
OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

KÜTAHYA TAVŞANLI TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ YAYIN DENİZİ TYT TG 40 410 1134 71904

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 27,1 7,9 25,15 12,3 3,9 11,35 12,2 4,7 11,04 5,7 4,1 4,65 57,3 20,5 52,19 293,880

Okul Ortalaması 31,5 6,4 29,89 14,0 3,8 13,06 18,2 3,7 17,22 7,6 4,1 6,54 71,2 18,0 66,71 339,850

KATILIMLAR

1 0 KEMAL CEYHAN  MA 38 2 37,50 20 0 20,00 39 0 39,00 19 0 19,00 116 2 115,50 486,695 1 1 1 2 11

2 0 SENA DURGUT  M 34 5 32,75 17 1 16,75 37 1 36,75 17 2 16,50 105 9 102,75 448,708 1 2 4 37 1438

3 0 DİLARA DAĞISTANLI  M 37 3 36,25 15 3 14,25 36 1 35,75 14 6 12,50 102 13 98,75 436,013 2 3 7 69 2591

4 0 EBRAR KOÇ  MA 36 4 35,00 16 4 15,00 34 1 33,75 15 3 14,25 101 12 98,00 433,980 2 4 8 74 2773

5 0 BİRSU KARADAYI  M 38 2 37,50 13 5 11,75 32 4 31,00 16 3 15,25 99 14 95,50 426,145 3 5 13 101 3627

6 0 BÜŞRA  MA 34 5 32,75 17 2 16,50 32 8 30,00 15 5 13,75 98 20 93,00 419,153 3 6 14 120 4487

7 0 SENA BALI   32 8 30,00 18 2 17,50 36 4 35,00 11 8 9,00 97 22 91,50 414,790 1 7 16 130 5081

8 0 İREM  MA 33 6 31,50 13 5 11,75 31 1 30,75 14 3 13,25 91 15 87,25 401,930 4 8 23 176 6860

9 0 HACER NUR ARAS   32 8 30,00 18 2 17,50 31 6 29,50 12 8 10,00 93 24 87,00 401,240 2 9 24 179 6973

10 0 EREN YÖRÜK  MB 34 6 32,50 20 0 20,00 24 10 21,50 11 2 10,50 89 18 84,50 393,385 1 10 29 208 8142

11 0 SEVGİ SEVİNÇ  M 34 5 32,75 18 0 18,00 24 1 23,75 5 2 4,50 81 8 79,00 376,503 4 11 39 277 11106

12 0 ÖMER ÖZDEMİR  MB 36 4 35,00 16 4 15,00 23 7 21,25 7 4 6,00 82 19 77,25 370,985 2 12 42 291 12152

13 0 ECEM   35 5 33,75 14 5 12,75 21 8 19,00 12 6 10,50 82 24 76,00 367,553 3 13 45 303 12836

14 0 FEYZA   33 4 32,00 10 5 8,75 25 3 24,25 11 5 9,75 79 17 74,75 363,975 4 14 46 317 13625

15 0 İLA  A KALKAN  M 33 7 31,25 18 1 17,75 17 6 15,50 10 3 9,25 78 17 73,75 361,033 5 15 49 330 14288

16 0 SENA UYGUN   33 6 31,50 14 4 13,00 23 0 23,00 8 8 6,00 78 18 73,50 360,115 5 16 51 333 14499

17 0 EBRAR   36 4 35,00 15 3 14,25 15 1 14,75 10 5 8,75 76 13 72,75 357,505 6 17 53 343 15083

18 0 SEHER SAVAŞ   32 8 30,00 13 5 11,75 21 2 20,50 10 8 8,00 76 23 70,25 350,575 7 18 61 368 16852

19 1 AHSEN  MA 33 4 32,00 15 3 14,25 19 4 18,00 7 10 4,50 74 21 68,75 345,645 5 19 68 394 18129

20 0 ALİ   26 10 23,50 13 5 11,75 18 3 17,25 15 1 14,75 72 19 67,25 342,630 8 20 73 408 18890

21 0 HAVVANUR ÖZTÜRK  M 35 3 34,25 14 3 13,25 13 1 12,75 5 2 4,50 67 9 64,75 333,273 6 21 75 435 21528

22 0 AYŞE H TETİK  M 36 4 35,00 17 3 16,25 11 3 10,25 1 4 0,00 65 14 61,50 323,180 7 22 87 487 24632

23 0 ZEHRA AYNA  M 36 4 35,00 14 6 12,50 12 5 10,75 3 5 1,75 65 20 60,00 318,720 8 23 93 520 26110

24 0 SUDENAZ DEMİ EL   27 8 25,00 13 4 12,00 16 1 15,75 8 9 5,75 64 22 58,50 315,650 9 24 98 538 27145

25 0 HAVVANUR SAOTAY  M 27 13 23,75 18 1 17,75 14 7 12,25 5 2 4,50 64 23 58,25 315,008 9 25 100 544 27354

26 0 NİSANUR USLU  MB 32 5 30,75 14 5 12,75 14 4 13,00 2 2 1,50 62 16 58,00 313,223 3 26 102 551 27968

27 0 TARIK  M 37 1 36,75 14 4 13,00 8 3 7,25 1 0 1,00 60 8 58,00 312,423 10 27 103 558 28246

28 0 ÖZGE SEKMEN  MB 33 7 31,25 15 5 13,75 9 5 7,75 5 5 3,75 62 22 56,50 308,718 4 28 112 580 29578

29 0 RABİA Y  M 36 4 35,00 10 4 9,00 11 2 10,50 2 0 2,00 59 10 56,50 308,160 11 29 114 586 29788

30 0 SERRA SARUHAN   30 10 27,50 12 4 11,00 19 10 16,50 3 8 1,00 64 32 56,00 307,585 10 30 115 590 30006

31 0 BEYZA COŞKUN  MB 32 7 30,25 15 5 13,75 7 2 6,50 4 3 3,25 58 17 53,75 300,523 5 31 121 618 32673

32 0 HÜSEYİN DEMİRCİ  MB 31 8 29,00 13 6 11,50 11 3 10,25 2 3 1,25 57 20 52,00 295,320 6 32 126 639 34678

33 0 FATMA NUR K  M 31 7 29,25 12 5 10,75 8 6 6,50 5 8 3,00 56 26 49,50 287,808 12 33 152 689 37814

34 0 SÜMEYYE DALLI  M 30 10 27,50 15 5 13,75 6 11 3,25 6 5 4,75 57 31 49,25 287,350 13 34 158 698 38028

35 0 FATMA GÜL AYÇİÇEK  MB 22 6 20,50 14 5 12,75 8 2 7,50 2 0 2,00 46 13 42,75 268,520 7 35 213 817 46086

36 0 NACİYE UYSAL  M 29 10 26,50 7 6 5,50 7 2 6,50 1 1 0,75 44 19 39,25 257,120 14 36 242 878 50742

37 0 JUDE BELLİNGHAM  MA 23 12 20,00 9 6 7,50 4 2 3,50 6 4 5,00 42 24 36,00 248,320 6 37 265 914 53849

38 0 ABDÜLKADİR KÖSE   21 9 18,75 8 6 6,50 2 3 1,25 1 2 0,50 32 20 27,00 221,123 11 38 326 1013 61189

39 0 AYŞE A  MA 19 12 16,00 5 2 4,50 7 6 5,50 1 10 -1,50 32 30 24,50 213,850 7 39 338 1033 62556

40 0 DERYA UYGUN  MB 13 8 11,00 8 6 6,50 1 0 1,00 1 0 1,00 23 14 19,50 199,500 8 40 353 1056 64890
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TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 27,1 7,9 25,15 12,3 3,9 11,35 12,2 4,7 11,04 5,7 4,1 4,65 57,3 20,5 52,19 293,880

Okul Ortalaması 31,5 6,4 29,89 14,0 3,8 13,06 18,2 3,7 17,22 7,6 4,1 6,54 71,2 18,0 66,71 339,850
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KURUM KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

KÜTAHYA TAVŞANLI TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ YAYIN DENİZİ TYT TG

TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
Okul

(40)
31,48 6,35 29,89 3,83 0,83 3,62 2,63 1,10 2,35 3,08 1,43 2,72 4,48 0,40 4,38 15,10 3,15 14,31 3,05 0,58 2,91 2,50 1,33 2,17 2,23 1,70 1,80 2,85 1,10 2,58 71,23 17,97 66,73 339,850

İlçe
(410)

24,40 7,46 22,53 3,14 0,87 2,92 1,79 1,36 1,45 2,21 1,05 1,94 3,97 0,43 3,86 0,01 0,00 0,01 8,02 3,47 7,15 1,71 0,49 1,59 1,31 1,47 0,95 1,06 1,29 0,74 1,80 0,91 1,58 49,42 18,80 44,72 269,660

İl
(1134)

28,51 6,57 26,87 3,59 0,80 3,40 2,21 1,26 1,90 2,75 1,12 2,47 4,29 0,34 4,20 11,97 3,84 11,01 3,13 0,72 2,95 2,05 1,70 1,62 1,96 1,55 1,57 2,49 1,00 2,24 62,95 18,90 58,23 312,780

Genel
(71904)

27,12 7,87 25,15 3,52 0,89 3,30 2,06 1,32 1,73 2,66 1,18 2,37 4,06 0,46 3,95 0,01 0,01 0,01 9,78 3,93 8,80 2,42 0,74 2,24 1,75 1,63 1,34 1,63 1,50 1,26 2,29 0,96 2,05 57,30 20,49 52,20 293,880

Yukarıdaki tabloda okul satırında yazan değerler okulunuza ait ortalamalardır. Bu satırın altındaki oklar, okul ortalamanızın genel ortalamaya göre durumunu gösterir. İlçe, il ve genel satırlarında ise; ilçenize, ilinize ve genele ait ortalama gösterilir.
Eğer okul ortalamanız bu değerlere göre daha iyiyse yeşil yazı rengiyle, kötüyse kırmızı yazı rengiyle ilgili değer gösterilir. Parantez içinde yazılan değerler katılım sayılarıdır.

ŞUBE ORTALAMALARI
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
  

(11)
30,64 7,27 28,82 4,09 0,55 3,95 2,09 1,36 1,75 3,00 1,55 2,61 4,27 0,64 4,11 16,73 3,09 15,95 3,91 0,64 3,75 3,27 1,91 2,80 2,73 2,82 2,02 3,18 1,45 2,82 73,91 21,28 68,58 345,700

 M
(14)

33,79 5,57 32,39 3,79 1,00 3,54 3,00 0,64 2,84 3,07 1,50 2,70 4,57 0,21 4,52 14,57 3,36 13,73 2,29 0,43 2,18 2,00 0,71 1,82 2,00 1,21 1,70 2,50 1,14 2,21 71,58 15,77 67,63 342,250

 MA
(7)

30,86 6,43 29,25 3,57 0,57 3,43 2,71 1,00 2,46 2,86 1,14 2,57 4,43 0,43 4,32 18,14 2,86 17,43 5,57 0,29 5,50 3,71 2,14 3,18 3,57 1,86 3,11 3,71 1,00 3,46 79,13 17,72 74,71 364,220

 MB
(8)

29,13 6,38 27,53 3,75 1,13 3,47 2,63 1,63 2,22 3,38 1,38 3,03 4,63 0,38 4,53 11,13 3,13 10,34 1,00 1,00 0,75 1,25 0,88 1,03 0,75 0,88 0,53 2,25 0,63 2,09 59,90 17,42 55,52 306,270

Yukarıdaki şube ortalamaları tablosunda şubelerinize ait ortalamalar okul ortalaması ile kıyaslanmıştır. Şube isimlerinin altında parantez içindeki değerler şube katılımıdır.
Eğer şube ortalaması, okul ortalamasından daha iyiyse yeşil yazı rengiyle, kötüyse kırmızı yazı rengiyle gösterilir.

KATILIM RAPORU
Sınava Katılan

Öğrenci Sınıf Okul İlçe İl
TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ okulunda 40 4

TAVŞANLI ilçesinde 410 32 4
KÜTAHYA ilinde 1134 80 11 3

Genelde 71904 5648 849 247 64

DERECELER

Genelde sınava 849 okul katıldı, okulunuz [TYT] puanında 137. oldu

KÜTAHYA ilinde sınava 11 okul katıldı, okulunuz [TYT] puanında 3. oldu

TAVŞANLI ilçesinde sınava 4 okul katıldı, okulunuz [TYT] puanında 1. oldu
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KURUM KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

KÜTAHYA TAVŞANLI TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ YAYIN DENİZİ TYT TG
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KURUM KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

KÜTAHYA TAVŞANLI TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ YAYIN DENİZİ TYT TG
Bu sayfada kurumunuzdaki öğrencilere ait kazanım analizi verilmektedir. Her test başlığının yanında ilgili testle ilgili işlem yapmış öğrenci sayısı verilmektedir. Her kazanım için başarı durumu hesaplanırken bu öğrenci sayıları dikkate alınmıştır.
Her kazanımın başında köşeli parantez içinde + veya - işaretleri bulunur. Başarı oranı %50 ve üstünde olan kazanımlar için + diğerleri için - işareti kullanılır.

TYT Türkçe Soru D Y %

Türkçe
[+] SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE
ANLAM

4 3,70 0,25 93

[+] CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3,43 0,50 86

[-] NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0,33 0,53 33

[+] YAZIM KURALLARI 1 0,75 0,23 75

[+] SES BİLGİSİ 1 0,70 0,15 70

[-] FİİLİMSİLER 1 0,43 0,28 43

[+] CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0,80 0,03 80

[+] ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ
GELİŞTİRME YOLLARI

1 0,65 0,35 65

[-] KARMA DİL BİLGİSİ 1 0,38 0,38 38

[+] PARAGRAFIN YAPISI 4 3,28 0,68 82

[+] PARAGRAF YORUMU 21 17,05 3,00 81

TYT Sosyal Soru D Y %

Tarih-1
[+] TARİH VE ZAMAN 1 0,95 0,03 95

[+] İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK
DÜNYASI

1 0,88 0,10 88

[+] DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ
KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ
(1595-1774)

1 0,70 0,25 70

[+] DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN
DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ

1 0,65 0,23 65

[+] 20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI
DEVLETİ VE DÜNYA

1 0,65 0,23 65

Coğrafya-1
[+] DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0,75 0,23 75

[-] DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0,20 0,13 20

[+] BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0,83 0,18 83

[-] KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE
ÜLKELER (9.SINIF)

1 0,38 0,13 38

[-] ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0,48 0,45 48

Felsefe
[-] MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL
FELSEFESİ

1 0,45 0,43 45

[-] FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE
PROBLEMLERİ

1 0,38 0,58 38

[+] 15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 2 1,38 0,43 69

[+] 18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0,88 0 88

Din Kül. ve Ahl. Bil.
[+] İSLAM VE İBADET 1 0,98 0,03 98

[+] ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 1,80 0,13 90

[+] İSLAM VE BİLİM 1 0,73 0,23 73

[+] DİN VE HAYAT 1 0,98 0,03 98

Felsefe (Seçmeli)
[-] FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0

[-] FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE
PROBLEMLERİ

2 0 0 0

[-] 18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0

TYT Matematik Soru D Y %

Matematik-1
[+] SAYILAR 4 2,73 0,53 68

[+] RASYONEL SAYILAR 2 1,53 0,10 76

[-] BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0,45 0,15 45

[+] BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER
VE EŞİTSİZLİKLER

3 1,63 0,45 54

[-] MUTLAK DEĞER 1 0,33 0,18 33

[-] ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0,83 0,13 41

[-] PROBLEMLER 11 5,45 0,95 50

[+] MANTIK 1 0,53 0 53

[-] KÜMELER 1 0,25 0,15 25

[-] FONKSİYONLAR 1 0,18 0,08 18

[-] VERİ 1 0,40 0,40 40

[-] OLASILIK 1 0,10 0,05 10

[-] PERMÜTASYON, KOMBİNASYON,
BİNOM AÇILIMI

1 0,25 0 25

Geometri
[-] DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0,40 0,08 40

[-] ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI
İLİŞKİLERİ

1 0,43 0,05 43

[-] ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE
YARDIMCI ELEMANLAR

1 0,33 0,20 33

[-] ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 1,48 0,18 30

[-] UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0,43 0,08 21

TYT Fen Soru D Y %

Fizik
[-] BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0,33 0,25 33

[-] ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 2 0,38 0,35 19

[-] HAREKET VE KUVVET 2 0,58 0,58 29

[+] FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0,65 0,08 65

[+] MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0,58 0,08 58

Kimya
[+] KİMYA BİLİMİ 1 0,65 0,15 65

[-] ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0,28 0,23 28

[-] KİMYASAL TÜRLER ARASI
ETKİLEŞİMLER

1 0,28 0,18 28

[-] MADDENİN HÂLLERİ 1 0,20 0,35 20

[-] KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE
KİMYASAL HESAPLAMALAR

1 0,18 0,15 18

[-] KARIŞIMLAR 1 0,28 0,35 28

[-] ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0,38 0,30 38

Biyoloji
[-] YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0,35 0,28 35

[+] HÜCRE 1 0,58 0 58

[-] HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0,40 0,23 40

[-] CANLILAR DÜNYASI 1 0,18 0,40 18

[+] EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL
ÇEVRE SORUNLARI

1 0,60 0,15 60

[-] KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0,33 0,05 33



 MA ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

KÜTAHYA TAVŞANLI TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ YAYIN DENİZİ TYT TG

TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
 MA

(7)
30,86 6,43 29,25 3,57 0,57 3,43 2,71 1,00 2,46 2,86 1,14 2,57 4,43 0,43 4,32 18,14 2,86 17,43 5,57 0,29 5,50 3,71 2,14 3,18 3,57 1,86 3,11 3,71 1,00 3,46 79,13 17,72 74,71 364,220

Okul
(40)

31,48 6,35 29,89 3,83 0,83 3,62 2,63 1,10 2,35 3,08 1,43 2,72 4,48 0,40 4,38 15,10 3,15 14,31 3,05 0,58 2,91 2,50 1,33 2,17 2,23 1,70 1,80 2,85 1,10 2,58 71,23 17,97 66,73 339,850

İlçe
(410)

24,40 7,46 22,53 3,14 0,87 2,92 1,79 1,36 1,45 2,21 1,05 1,94 3,97 0,43 3,86 0,01 0,00 0,01 8,02 3,47 7,15 1,71 0,49 1,59 1,31 1,47 0,95 1,06 1,29 0,74 1,80 0,91 1,58 49,42 18,80 44,72 269,660

İl
(1134)

28,51 6,57 26,87 3,59 0,80 3,40 2,21 1,26 1,90 2,75 1,12 2,47 4,29 0,34 4,20 11,97 3,84 11,01 3,13 0,72 2,95 2,05 1,70 1,62 1,96 1,55 1,57 2,49 1,00 2,24 62,95 18,90 58,23 312,780

Genel
(71904)

27,12 7,87 25,15 3,52 0,89 3,30 2,06 1,32 1,73 2,66 1,18 2,37 4,06 0,46 3,95 0,01 0,01 0,01 9,78 3,93 8,80 2,42 0,74 2,24 1,75 1,63 1,34 1,63 1,50 1,26 2,29 0,96 2,05 57,30 20,49 52,20 293,880

Yukarıdaki tabloda şube isminin yazdığı satırda yazan değerler şubenize ait ortalamalardır. Bu satırın altındaki oklar, şube ortalamanızın genel ortalamaya göre durumunu gösterir. Okul, ilçe, il ve genel satırlarında ise; okulunuza, ilçenize, ilinize ve genele ait
ortalama gösterilir.

KATILIM RAPORU
Sınava Katılan

Öğrenci Sınıf Okul İlçe İl
 MA şubesinde 7

Okulunuzda 40 4
TAVŞANLI ilçesinde 410 32 4

KÜTAHYA ilinde 1134 80 11 3
Genelde 71904 5648 849 247 64

DERECELER

Genelde sınava 5648 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 741. oldu

KÜTAHYA ilinde sınava 80 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 18. oldu

TAVŞANLI ilçesinde sınava 32 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 1. oldu

Okulunuzda sınava 4 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 1. oldu

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

TYT
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



 MA ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

KÜTAHYA TAVŞANLI TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ YAYIN DENİZİ TYT TG
Bu sayfada şubenizdeki öğrencilere ait kazanım analizi verilmektedir. Her test başlığının yanında ilgili testle ilgili işlem yapmış öğrenci sayısı verilmektedir. Her kazanım için başarı durumu hesaplanırken bu öğrenci sayıları dikkate alınmıştır.
Her kazanımın başında köşeli parantez içinde + veya - işaretleri bulunur. Başarı oranı %50 ve üstünde olan kazanımlar için + diğerleri için - işareti kullanılır.

TYT Türkçe Soru D Y %

Türkçe
[+] SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE
ANLAM

4 3,43 0,57 86

[+] CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3,29 0,71 82

[-] NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0,29 0,43 29

[+] YAZIM KURALLARI 1 0,57 0,43 57

[+] SES BİLGİSİ 1 0,57 0,14 57

[-] FİİLİMSİLER 1 0,43 0 43

[+] CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0,86 0 86

[+] ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ
GELİŞTİRME YOLLARI

1 0,86 0,14 86

[-] KARMA DİL BİLGİSİ 1 0,43 0,29 43

[+] PARAGRAFIN YAPISI 4 3,43 0,57 86

[+] PARAGRAF YORUMU 21 16,71 3,14 80

TYT Sosyal Soru D Y %

Tarih-1
[+] TARİH VE ZAMAN 1 0,86 0 86

[+] İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK
DÜNYASI

1 0,71 0,14 71

[+] DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ
KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ
(1595-1774)

1 0,86 0 86

[-] DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN
DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ

1 0,43 0,29 43

[+] 20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI
DEVLETİ VE DÜNYA

1 0,71 0,14 71

Coğrafya-1
[+] DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0,71 0,29 71

[-] DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0,29 0 29

[+] BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0,86 0,14 86

[-] KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE
ÜLKELER (9.SINIF)

1 0,43 0 43

[-] ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0,43 0,57 43

Felsefe
[-] MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL
FELSEFESİ

1 0,43 0,43 43

[-] FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE
PROBLEMLERİ

1 0,43 0,43 43

[+] 15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 2 1,29 0,29 64

[+] 18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0,71 0 71

Din Kül. ve Ahl. Bil.
[+] İSLAM VE İBADET 1 1,00 0 100

[+] ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 1,86 0,14 93

[+] İSLAM VE BİLİM 1 0,57 0,29 57

[+] DİN VE HAYAT 1 1,00 0 100

Felsefe (Seçmeli)
[-] FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0

[-] FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE
PROBLEMLERİ

2 0 0 0

[-] 18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0

TYT Matematik Soru D Y %

Matematik-1
[+] SAYILAR 4 2,57 0,57 64

[+] RASYONEL SAYILAR 2 1,86 0 93

[-] BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0,43 0,29 43

[+] BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER
VE EŞİTSİZLİKLER

3 1,86 0,43 62

[-] MUTLAK DEĞER 1 0,43 0,14 43

[+] ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1,00 0 50

[+] PROBLEMLER 11 7,00 0,86 64

[+] MANTIK 1 0,71 0 71

[+] KÜMELER 1 0,57 0 57

[-] FONKSİYONLAR 1 0,29 0,14 29

[-] VERİ 1 0,43 0,29 43

[-] OLASILIK 1 0,14 0,14 14

[+] PERMÜTASYON, KOMBİNASYON,
BİNOM AÇILIMI

1 0,57 0 57

Geometri
[+] DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0,57 0 57

[+] ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI
İLİŞKİLERİ

1 0,71 0 71

[+] ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE
YARDIMCI ELEMANLAR

1 0,57 0 57

[+] ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 2,57 0,29 51

[+] UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1,14 0 57

TYT Fen Soru D Y %

Fizik
[+] BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0,57 0,14 57

[-] ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 2 0,86 0,57 43

[+] HAREKET VE KUVVET 2 1,00 0,86 50

[+] FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0,71 0,29 71

[+] MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0,57 0,29 57

Kimya
[+] KİMYA BİLİMİ 1 0,71 0,14 71

[-] ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0,43 0,29 43

[+] KİMYASAL TÜRLER ARASI
ETKİLEŞİMLER

1 0,71 0,14 71

[-] MADDENİN HÂLLERİ 1 0,29 0,57 29

[-] KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE
KİMYASAL HESAPLAMALAR

1 0,43 0,29 43

[-] KARIŞIMLAR 1 0,29 0,43 29

[+] ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0,71 0 71

Biyoloji
[-] YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0,43 0,14 43

[+] HÜCRE 1 0,57 0 57

[+] HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0,57 0,14 57

[+] CANLILAR DÜNYASI 1 0,57 0,29 57

[+] EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL
ÇEVRE SORUNLARI

1 0,71 0,29 71

[-] KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0,43 0,14 43



   ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

KÜTAHYA TAVŞANLI TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ YAYIN DENİZİ TYT TG

TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
  

(11)
30,64 7,27 28,82 4,09 0,55 3,95 2,09 1,36 1,75 3,00 1,55 2,61 4,27 0,64 4,11 16,73 3,09 15,95 3,91 0,64 3,75 3,27 1,91 2,80 2,73 2,82 2,02 3,18 1,45 2,82 73,91 21,28 68,58 345,700

Okul
(40)

31,48 6,35 29,89 3,83 0,83 3,62 2,63 1,10 2,35 3,08 1,43 2,72 4,48 0,40 4,38 15,10 3,15 14,31 3,05 0,58 2,91 2,50 1,33 2,17 2,23 1,70 1,80 2,85 1,10 2,58 71,23 17,97 66,73 339,850

İlçe
(410)

24,40 7,46 22,53 3,14 0,87 2,92 1,79 1,36 1,45 2,21 1,05 1,94 3,97 0,43 3,86 0,01 0,00 0,01 8,02 3,47 7,15 1,71 0,49 1,59 1,31 1,47 0,95 1,06 1,29 0,74 1,80 0,91 1,58 49,42 18,80 44,72 269,660

İl
(1134)

28,51 6,57 26,87 3,59 0,80 3,40 2,21 1,26 1,90 2,75 1,12 2,47 4,29 0,34 4,20 11,97 3,84 11,01 3,13 0,72 2,95 2,05 1,70 1,62 1,96 1,55 1,57 2,49 1,00 2,24 62,95 18,90 58,23 312,780

Genel
(71904)

27,12 7,87 25,15 3,52 0,89 3,30 2,06 1,32 1,73 2,66 1,18 2,37 4,06 0,46 3,95 0,01 0,01 0,01 9,78 3,93 8,80 2,42 0,74 2,24 1,75 1,63 1,34 1,63 1,50 1,26 2,29 0,96 2,05 57,30 20,49 52,20 293,880

Yukarıdaki tabloda şube isminin yazdığı satırda yazan değerler şubenize ait ortalamalardır. Bu satırın altındaki oklar, şube ortalamanızın genel ortalamaya göre durumunu gösterir. Okul, ilçe, il ve genel satırlarında ise; okulunuza, ilçenize, ilinize ve genele ait
ortalama gösterilir.

KATILIM RAPORU
Sınava Katılan

Öğrenci Sınıf Okul İlçe İl
   şubesinde 11
Okulunuzda 40 4

TAVŞANLI ilçesinde 410 32 4
KÜTAHYA ilinde 1134 80 11 3

Genelde 71904 5648 849 247 64

DERECELER

Genelde sınava 5648 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 1041. oldu

KÜTAHYA ilinde sınava 80 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 29. oldu

TAVŞANLI ilçesinde sınava 32 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 3. oldu

Okulunuzda sınava 4 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 2. oldu

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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   ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

KÜTAHYA TAVŞANLI TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ YAYIN DENİZİ TYT TG
Bu sayfada şubenizdeki öğrencilere ait kazanım analizi verilmektedir. Her test başlığının yanında ilgili testle ilgili işlem yapmış öğrenci sayısı verilmektedir. Her kazanım için başarı durumu hesaplanırken bu öğrenci sayıları dikkate alınmıştır.
Her kazanımın başında köşeli parantez içinde + veya - işaretleri bulunur. Başarı oranı %50 ve üstünde olan kazanımlar için + diğerleri için - işareti kullanılır.

TYT Türkçe Soru D Y %

Türkçe
[+] SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE
ANLAM

4 3,67 0,33 92

[+] CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3,39 0,61 85

[-] NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0,22 0,56 22

[+] YAZIM KURALLARI 1 0,83 0,17 83

[-] SES BİLGİSİ 1 0,44 0,28 44

[-] FİİLİMSİLER 1 0,39 0,22 39

[+] CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0,83 0 83

[+] ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ
GELİŞTİRME YOLLARI

1 0,61 0,39 61

[-] KARMA DİL BİLGİSİ 1 0,28 0,39 28

[+] PARAGRAFIN YAPISI 4 3,22 0,78 81

[+] PARAGRAF YORUMU 21 16,83 3,22 80

TYT Sosyal Soru D Y %

Tarih-1
[+] TARİH VE ZAMAN 1 0,94 0 94

[+] İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK
DÜNYASI

1 0,83 0,11 83

[+] DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ
KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ
(1595-1774)

1 0,83 0,06 83

[+] DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN
DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ

1 0,61 0,22 61

[+] 20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI
DEVLETİ VE DÜNYA

1 0,67 0,17 67

Coğrafya-1
[+] DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0,67 0,33 67

[-] DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0,17 0,11 17

[+] BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0,83 0,17 83

[-] KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE
ÜLKELER (9.SINIF)

1 0,22 0,11 22

[-] ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0,44 0,50 44

Felsefe
[+] MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL
FELSEFESİ

1 0,50 0,39 50

[-] FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE
PROBLEMLERİ

1 0,28 0,61 28

[+] 15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 2 1,33 0,39 67

[+] 18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0,83 0 83

Din Kül. ve Ahl. Bil.
[+] İSLAM VE İBADET 1 1,00 0 100

[+] ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 1,83 0,11 92

[+] İSLAM VE BİLİM 1 0,50 0,44 50

[+] DİN VE HAYAT 1 1,00 0 100

Felsefe (Seçmeli)
[-] FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0

[-] FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE
PROBLEMLERİ

2 0 0 0

[-] 18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0

TYT Matematik Soru D Y %

Matematik-1
[+] SAYILAR 4 2,94 0,44 74

[+] RASYONEL SAYILAR 2 1,50 0,11 75

[-] BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0,33 0,28 33

[+] BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER
VE EŞİTSİZLİKLER

3 1,89 0,33 63

[-] MUTLAK DEĞER 1 0,44 0,22 44

[-] ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0,94 0,06 47

[+] PROBLEMLER 11 6,72 1,00 61

[+] MANTIK 1 0,61 0 61

[-] KÜMELER 1 0,33 0,11 33

[-] FONKSİYONLAR 1 0,22 0,11 22

[+] VERİ 1 0,50 0,28 50

[-] OLASILIK 1 0,11 0,06 11

[-] PERMÜTASYON, KOMBİNASYON,
BİNOM AÇILIMI

1 0,33 0 33

Geometri
[+] DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0,56 0,06 56

[+] ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI
İLİŞKİLERİ

1 0,67 0 67

[-] ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE
YARDIMCI ELEMANLAR

1 0,44 0,11 44

[-] ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 2,22 0,28 44

[-] UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0,67 0,06 33

TYT Fen Soru D Y %

Fizik
[+] BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0,50 0,33 50

[-] ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 2 0,61 0,56 31

[-] HAREKET VE KUVVET 2 0,83 0,89 42

[+] FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0,78 0,11 78

[+] MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0,72 0,11 72

Kimya
[+] KİMYA BİLİMİ 1 0,72 0,17 72

[-] ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0,44 0,28 44

[-] KİMYASAL TÜRLER ARASI
ETKİLEŞİMLER

1 0,39 0,33 39

[-] MADDENİN HÂLLERİ 1 0,33 0,56 33

[-] KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE
KİMYASAL HESAPLAMALAR

1 0,33 0,28 33

[-] KARIŞIMLAR 1 0,33 0,50 33

[+] ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0,50 0,33 50

Biyoloji
[-] YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0,44 0,28 44

[+] HÜCRE 1 0,67 0 67

[+] HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0,61 0,22 61

[-] CANLILAR DÜNYASI 1 0,28 0,39 28

[+] EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL
ÇEVRE SORUNLARI

1 0,61 0,28 61

[-] KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0,44 0,11 44



 M ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

KÜTAHYA TAVŞANLI TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ YAYIN DENİZİ TYT TG

TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
 M
(14)

33,79 5,57 32,39 3,79 1,00 3,54 3,00 0,64 2,84 3,07 1,50 2,70 4,57 0,21 4,52 14,57 3,36 13,73 2,29 0,43 2,18 2,00 0,71 1,82 2,00 1,21 1,70 2,50 1,14 2,21 71,58 15,77 67,63 342,250

Okul
(40)

31,48 6,35 29,89 3,83 0,83 3,62 2,63 1,10 2,35 3,08 1,43 2,72 4,48 0,40 4,38 15,10 3,15 14,31 3,05 0,58 2,91 2,50 1,33 2,17 2,23 1,70 1,80 2,85 1,10 2,58 71,23 17,97 66,73 339,850

İlçe
(410)

24,40 7,46 22,53 3,14 0,87 2,92 1,79 1,36 1,45 2,21 1,05 1,94 3,97 0,43 3,86 0,01 0,00 0,01 8,02 3,47 7,15 1,71 0,49 1,59 1,31 1,47 0,95 1,06 1,29 0,74 1,80 0,91 1,58 49,42 18,80 44,72 269,660

İl
(1134)

28,51 6,57 26,87 3,59 0,80 3,40 2,21 1,26 1,90 2,75 1,12 2,47 4,29 0,34 4,20 11,97 3,84 11,01 3,13 0,72 2,95 2,05 1,70 1,62 1,96 1,55 1,57 2,49 1,00 2,24 62,95 18,90 58,23 312,780

Genel
(71904)

27,12 7,87 25,15 3,52 0,89 3,30 2,06 1,32 1,73 2,66 1,18 2,37 4,06 0,46 3,95 0,01 0,01 0,01 9,78 3,93 8,80 2,42 0,74 2,24 1,75 1,63 1,34 1,63 1,50 1,26 2,29 0,96 2,05 57,30 20,49 52,20 293,880

Yukarıdaki tabloda şube isminin yazdığı satırda yazan değerler şubenize ait ortalamalardır. Bu satırın altındaki oklar, şube ortalamanızın genel ortalamaya göre durumunu gösterir. Okul, ilçe, il ve genel satırlarında ise; okulunuza, ilçenize, ilinize ve genele ait
ortalama gösterilir.

KATILIM RAPORU
Sınava Katılan

Öğrenci Sınıf Okul İlçe İl
 M şubesinde 14
Okulunuzda 40 4

TAVŞANLI ilçesinde 410 32 4
KÜTAHYA ilinde 1134 80 11 3

Genelde 71904 5648 849 247 64

DERECELER

Genelde sınava 5648 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 1104. oldu

KÜTAHYA ilinde sınava 80 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 31. oldu

TAVŞANLI ilçesinde sınava 32 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 4. oldu

Okulunuzda sınava 4 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 3. oldu

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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 M ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

KÜTAHYA TAVŞANLI TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ YAYIN DENİZİ TYT TG
Bu sayfada şubenizdeki öğrencilere ait kazanım analizi verilmektedir. Her test başlığının yanında ilgili testle ilgili işlem yapmış öğrenci sayısı verilmektedir. Her kazanım için başarı durumu hesaplanırken bu öğrenci sayıları dikkate alınmıştır.
Her kazanımın başında köşeli parantez içinde + veya - işaretleri bulunur. Başarı oranı %50 ve üstünde olan kazanımlar için + diğerleri için - işareti kullanılır.

TYT Türkçe Soru D Y %

Türkçe
[+] SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE
ANLAM

4 3,75 0,25 94

[+] CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3,53 0,44 88

[-] NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0,38 0,47 38

[+] YAZIM KURALLARI 1 0,81 0,19 81

[+] SES BİLGİSİ 1 0,66 0,19 66

[-] FİİLİMSİLER 1 0,41 0,31 41

[+] CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0,81 0,03 81

[+] ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ
GELİŞTİRME YOLLARI

1 0,72 0,28 72

[-] KARMA DİL BİLGİSİ 1 0,38 0,38 38

[+] PARAGRAFIN YAPISI 4 3,28 0,72 82

[+] PARAGRAF YORUMU 21 17,34 3,09 83

TYT Sosyal Soru D Y %

Tarih-1
[+] TARİH VE ZAMAN 1 0,94 0,03 94

[+] İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK
DÜNYASI

1 0,88 0,09 88

[+] DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ
KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ
(1595-1774)

1 0,72 0,22 72

[+] DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN
DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ

1 0,66 0,19 66

[+] 20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI
DEVLETİ VE DÜNYA

1 0,66 0,22 66

Coğrafya-1
[+] DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0,72 0,28 72

[-] DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0,22 0,06 22

[+] BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0,84 0,16 84

[-] KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE
ÜLKELER (9.SINIF)

1 0,31 0,09 31

[+] ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0,53 0,38 53

Felsefe
[-] MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL
FELSEFESİ

1 0,41 0,47 41

[-] FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE
PROBLEMLERİ

1 0,38 0,56 38

[+] 15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 2 1,34 0,41 67

[+] 18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0,88 0 88

Din Kül. ve Ahl. Bil.
[+] İSLAM VE İBADET 1 0,97 0,03 97

[+] ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 1,81 0,09 91

[+] İSLAM VE BİLİM 1 0,69 0,25 69

[+] DİN VE HAYAT 1 0,97 0,03 97

Felsefe (Seçmeli)
[-] FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0

[-] FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE
PROBLEMLERİ

2 0 0 0

[-] 18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0

TYT Matematik Soru D Y %

Matematik-1
[+] SAYILAR 4 2,94 0,47 73

[+] RASYONEL SAYILAR 2 1,56 0,13 78

[-] BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0,44 0,19 44

[+] BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER
VE EŞİTSİZLİKLER

3 1,66 0,53 55

[-] MUTLAK DEĞER 1 0,38 0,16 38

[-] ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0,91 0,09 45

[+] PROBLEMLER 11 5,94 0,94 54

[+] MANTIK 1 0,56 0 56

[-] KÜMELER 1 0,28 0,13 28

[-] FONKSİYONLAR 1 0,19 0,09 19

[-] VERİ 1 0,44 0,38 44

[-] OLASILIK 1 0,13 0,06 13

[-] PERMÜTASYON, KOMBİNASYON,
BİNOM AÇILIMI

1 0,25 0 25

Geometri
[-] DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0,44 0,06 44

[+] ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI
İLİŞKİLERİ

1 0,53 0 53

[-] ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE
YARDIMCI ELEMANLAR

1 0,38 0,16 38

[-] ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 1,69 0,19 34

[-] UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0,53 0,06 27

TYT Fen Soru D Y %

Fizik
[-] BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0,38 0,25 38

[-] ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 2 0,44 0,44 22

[-] HAREKET VE KUVVET 2 0,72 0,59 36

[+] FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0,66 0,09 66

[+] MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0,63 0,06 63

Kimya
[+] KİMYA BİLİMİ 1 0,69 0,13 69

[-] ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0,34 0,22 34

[-] KİMYASAL TÜRLER ARASI
ETKİLEŞİMLER

1 0,34 0,22 34

[-] MADDENİN HÂLLERİ 1 0,25 0,44 25

[-] KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE
KİMYASAL HESAPLAMALAR

1 0,22 0,19 22

[-] KARIŞIMLAR 1 0,31 0,41 31

[-] ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0,44 0,31 44

Biyoloji
[-] YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0,38 0,28 38

[+] HÜCRE 1 0,59 0 59

[-] HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0,47 0,25 47

[-] CANLILAR DÜNYASI 1 0,16 0,44 16

[+] EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL
ÇEVRE SORUNLARI

1 0,63 0,19 63

[-] KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0,38 0,06 38



 MB ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

KÜTAHYA TAVŞANLI TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ YAYIN DENİZİ TYT TG

TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
 MB

(8)
29,13 6,38 27,53 3,75 1,13 3,47 2,63 1,63 2,22 3,38 1,38 3,03 4,63 0,38 4,53 11,13 3,13 10,34 1,00 1,00 0,75 1,25 0,88 1,03 0,75 0,88 0,53 2,25 0,63 2,09 59,90 17,42 55,52 306,270

Okul
(40)

31,48 6,35 29,89 3,83 0,83 3,62 2,63 1,10 2,35 3,08 1,43 2,72 4,48 0,40 4,38 15,10 3,15 14,31 3,05 0,58 2,91 2,50 1,33 2,17 2,23 1,70 1,80 2,85 1,10 2,58 71,23 17,97 66,73 339,850

İlçe
(410)

24,40 7,46 22,53 3,14 0,87 2,92 1,79 1,36 1,45 2,21 1,05 1,94 3,97 0,43 3,86 0,01 0,00 0,01 8,02 3,47 7,15 1,71 0,49 1,59 1,31 1,47 0,95 1,06 1,29 0,74 1,80 0,91 1,58 49,42 18,80 44,72 269,660

İl
(1134)

28,51 6,57 26,87 3,59 0,80 3,40 2,21 1,26 1,90 2,75 1,12 2,47 4,29 0,34 4,20 11,97 3,84 11,01 3,13 0,72 2,95 2,05 1,70 1,62 1,96 1,55 1,57 2,49 1,00 2,24 62,95 18,90 58,23 312,780

Genel
(71904)

27,12 7,87 25,15 3,52 0,89 3,30 2,06 1,32 1,73 2,66 1,18 2,37 4,06 0,46 3,95 0,01 0,01 0,01 9,78 3,93 8,80 2,42 0,74 2,24 1,75 1,63 1,34 1,63 1,50 1,26 2,29 0,96 2,05 57,30 20,49 52,20 293,880

Yukarıdaki tabloda şube isminin yazdığı satırda yazan değerler şubenize ait ortalamalardır. Bu satırın altındaki oklar, şube ortalamanızın genel ortalamaya göre durumunu gösterir. Okul, ilçe, il ve genel satırlarında ise; okulunuza, ilçenize, ilinize ve genele ait
ortalama gösterilir.

KATILIM RAPORU
Sınava Katılan

Öğrenci Sınıf Okul İlçe İl
 MB şubesinde 8

Okulunuzda 40 4
TAVŞANLI ilçesinde 410 32 4

KÜTAHYA ilinde 1134 80 11 3
Genelde 71904 5648 849 247 64

DERECELER

Genelde sınava 5648 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 1950. oldu

KÜTAHYA ilinde sınava 80 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 44. oldu

TAVŞANLI ilçesinde sınava 32 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 9. oldu

Okulunuzda sınava 4 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 4. oldu
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 MB ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

KÜTAHYA TAVŞANLI TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ YAYIN DENİZİ TYT TG
Bu sayfada şubenizdeki öğrencilere ait kazanım analizi verilmektedir. Her test başlığının yanında ilgili testle ilgili işlem yapmış öğrenci sayısı verilmektedir. Her kazanım için başarı durumu hesaplanırken bu öğrenci sayıları dikkate alınmıştır.
Her kazanımın başında köşeli parantez içinde + veya - işaretleri bulunur. Başarı oranı %50 ve üstünde olan kazanımlar için + diğerleri için - işareti kullanılır.

TYT Türkçe Soru D Y %

Türkçe
[+] SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE
ANLAM

4 3,70 0,25 93

[+] CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3,43 0,50 86

[-] NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0,33 0,53 33

[+] YAZIM KURALLARI 1 0,75 0,23 75

[+] SES BİLGİSİ 1 0,70 0,15 70

[-] FİİLİMSİLER 1 0,43 0,28 43

[+] CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0,80 0,03 80

[+] ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ
GELİŞTİRME YOLLARI

1 0,65 0,35 65

[-] KARMA DİL BİLGİSİ 1 0,38 0,38 38

[+] PARAGRAFIN YAPISI 4 3,28 0,68 82

[+] PARAGRAF YORUMU 21 17,05 3,00 81

TYT Sosyal Soru D Y %

Tarih-1
[+] TARİH VE ZAMAN 1 0,95 0,03 95

[+] İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK
DÜNYASI

1 0,88 0,10 88

[+] DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ
KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ
(1595-1774)

1 0,70 0,25 70

[+] DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN
DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ

1 0,65 0,23 65

[+] 20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI
DEVLETİ VE DÜNYA

1 0,65 0,23 65

Coğrafya-1
[+] DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0,75 0,23 75

[-] DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0,20 0,13 20

[+] BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0,83 0,18 83

[-] KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE
ÜLKELER (9.SINIF)

1 0,38 0,13 38

[-] ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0,48 0,45 48

Felsefe
[-] MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL
FELSEFESİ

1 0,45 0,43 45

[-] FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE
PROBLEMLERİ

1 0,38 0,58 38

[+] 15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 2 1,38 0,43 69

[+] 18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0,88 0 88

Din Kül. ve Ahl. Bil.
[+] İSLAM VE İBADET 1 0,98 0,03 98

[+] ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 1,80 0,13 90

[+] İSLAM VE BİLİM 1 0,73 0,23 73

[+] DİN VE HAYAT 1 0,98 0,03 98

Felsefe (Seçmeli)
[-] FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0

[-] FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE
PROBLEMLERİ

2 0 0 0

[-] 18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0

TYT Matematik Soru D Y %

Matematik-1
[+] SAYILAR 4 2,73 0,53 68

[+] RASYONEL SAYILAR 2 1,53 0,10 76

[-] BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0,45 0,15 45

[+] BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER
VE EŞİTSİZLİKLER

3 1,63 0,45 54

[-] MUTLAK DEĞER 1 0,33 0,18 33

[-] ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0,83 0,13 41

[-] PROBLEMLER 11 5,45 0,95 50

[+] MANTIK 1 0,53 0 53

[-] KÜMELER 1 0,25 0,15 25

[-] FONKSİYONLAR 1 0,18 0,08 18

[-] VERİ 1 0,40 0,40 40

[-] OLASILIK 1 0,10 0,05 10

[-] PERMÜTASYON, KOMBİNASYON,
BİNOM AÇILIMI

1 0,25 0 25

Geometri
[-] DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0,40 0,08 40

[-] ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI
İLİŞKİLERİ

1 0,43 0,05 43

[-] ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE
YARDIMCI ELEMANLAR

1 0,33 0,20 33

[-] ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 1,48 0,18 30

[-] UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0,43 0,08 21

TYT Fen Soru D Y %

Fizik
[-] BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0,33 0,25 33

[-] ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 2 0,38 0,35 19

[-] HAREKET VE KUVVET 2 0,58 0,58 29

[+] FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0,65 0,08 65

[+] MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0,58 0,08 58

Kimya
[+] KİMYA BİLİMİ 1 0,65 0,15 65

[-] ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0,28 0,23 28

[-] KİMYASAL TÜRLER ARASI
ETKİLEŞİMLER

1 0,28 0,18 28

[-] MADDENİN HÂLLERİ 1 0,20 0,35 20

[-] KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE
KİMYASAL HESAPLAMALAR

1 0,18 0,15 18

[-] KARIŞIMLAR 1 0,28 0,35 28

[-] ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0,38 0,30 38

Biyoloji
[-] YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0,35 0,28 35

[+] HÜCRE 1 0,58 0 58

[-] HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0,40 0,23 40

[-] CANLILAR DÜNYASI 1 0,18 0,40 18

[+] EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL
ÇEVRE SORUNLARI

1 0,60 0,15 60

[-] KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0,33 0,05 33



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT TG

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ABDÜLKADİR KÖSE 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
221,123 293,880 11 38 326 1013 61189

Puanı Hesaplanan: 40 397 1120 70575

Katılımlar: 11 40 410 1134 71904

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 9 18,75 47 28,82 29,89 25,15

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,95 3,62 3,30

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,75 2,35 1,73

Felsefe 5 0 1 -0,25 -5 2,61 2,72 2,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,11 4,38 3,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 6 6,50 33 12,43 13,06 11,35

Matematik-1 30 2 3 1,25 4 15,95 14,31 8,80

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,75 2,91 2,24

TYT Matematik 40 2 3 1,25 3 19,70 17,22 11,04

Fizik 7 0 0 0,00 0 2,80 2,17 1,34

Kimya 7 0 0 0,00 0 2,02 1,80 1,26

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 2,82 2,58 2,05

TYT Fen 20 1 2 0,50 3 7,64 6,54 4,65

Toplam: 120 32 20 27,00 23 68,59 66,71 52,19

TYT Türkçe AEeEDCAbcB   b dDEddeCEdBDAACD  CBAC    

Cevap Anahtarı A AEBEDCAEDBBACEDADECEBCEBBDAACDDACBACBDAE

TYT Sosyal DdBE ebE c    bBAEdD     

Cevap Anahtarı A DEBEBBDECABEADABAEADAECEC

TYT Matematik ed    d             C                   

Cevap Anahtarı A BBEABBCDCBEBDDCBCDBCCDEC9BADEBBDADCEDECC

TYT Fen                  c b

Cevap Anahtarı A BCAACACCBDEBBDB9BEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 2 50
PARAGRAF YORUMU 21 12 3 57

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 1 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 2 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 0 1 0
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 0 1 0
RASYONEL SAYILAR 2 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 3 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
PROBLEMLER 11 1 0 9
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 2 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT TG

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
342,630 293,880 8 20 73 408 18890

Puanı Hesaplanan: 40 397 1120 70575

Katılımlar: 11 40 410 1134 71904

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 10 23,50 59 28,82 29,89 25,15

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,95 3,62 3,30

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,75 2,35 1,73

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,61 2,72 2,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,11 4,38 3,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59 12,43 13,06 11,35

Matematik-1 30 17 3 16,25 54 15,95 14,31 8,80

Geometri 10 1 0 1,00 10 3,75 2,91 2,24

TYT Matematik 40 18 3 17,25 43 19,70 17,22 11,04

Fizik 7 5 1 4,75 68 2,80 2,17 1,34

Kimya 7 6 0 6,00 86 2,02 1,80 1,26

Biyoloji 6 4 0 4,00 67 2,82 2,58 2,05

TYT Fen 20 15 1 14,75 74 7,64 6,54 4,65

Toplam: 120 72 19 67,25 56 68,59 66,71 52,19

TYT Türkçe AEBEDCcaDB eCb AeEbEBCEBB dACbeACBACB Ad

Cevap Anahtarı A AEBEDCAEDBBACEDADECEBCEBBDAACDDACBACBDAE

TYT Sosyal DEdEBB E ecbADeBAEAD     

Cevap Anahtarı A DEBEBBDECABEADABAEADAECEC

TYT Matematik BBE B C  BE DD BCeB bDECDB a  B         

Cevap Anahtarı A BBEABBCDCBEBDDCBCDBCCDEC9BADEBBDADCEDECC

TYT Fen e AACACCB EBBDB B D 

Cevap Anahtarı A BCAACACCBDEBBDB9BEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 2 50
PARAGRAF YORUMU 21 15 4 71

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 2 1 1 50
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 2 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 4 0 100
RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 3 1 0 33
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
PROBLEMLER 11 7 2 64
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 2 1 0 50
HAREKET VE KUVVET 2 2 0 100
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT TG

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EBRAR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
357,505 293,880 6 17 53 343 15083

Puanı Hesaplanan: 40 397 1120 70575

Katılımlar: 11 40 410 1134 71904

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 4 35,00 88 28,82 29,89 25,15

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,95 3,62 3,30

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,75 2,35 1,73

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,61 2,72 2,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,11 4,38 3,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71 12,43 13,06 11,35

Matematik-1 30 10 0 10,00 33 15,95 14,31 8,80

Geometri 10 5 1 4,75 48 3,75 2,91 2,24

TYT Matematik 40 15 1 14,75 37 19,70 17,22 11,04

Fizik 7 2 3 1,25 18 2,80 2,17 1,34

Kimya 7 4 2 3,50 50 2,02 1,80 1,26

Biyoloji 6 4 0 4,00 67 2,82 2,58 2,05

TYT Fen 20 10 5 8,75 44 7,64 6,54 4,65

Toplam: 120 76 13 72,75 61 68,59 66,71 52,19

TYT Türkçe AEBEbCAEDBeACEaADECEBCEBBDdACDDACBACBDAE

Cevap Anahtarı A AEBEDCAEDBBACEDADECEBCEBBDAACDDACBACBDAE

TYT Sosyal DEBEBB a dBaADABAEAD     

Cevap Anahtarı A DEBEBBDECABEADABAEADAECEC

TYT Matematik BBE   C CB   D  C   C         BDADd  E  

Cevap Anahtarı A BBEABBCDCBEBDDCBCDBCCDEC9BADEBBDADCEDECC

TYT Fen a dA AdC DEcBeBDB D 

Cevap Anahtarı A BCAACACCBDEBBDB9BEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 20 1 95

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 2 2 0 100
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 2 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 2 0 50
RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 3 2 0 67
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
PROBLEMLER 11 3 0 27
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 2 1 40
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 2 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 2 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT TG

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ECEM 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
367,553 293,880 3 13 45 303 12836

Puanı Hesaplanan: 40 397 1120 70575

Katılımlar: 11 40 410 1134 71904

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 28,82 29,89 25,15

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,95 3,62 3,30

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,75 2,35 1,73

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,61 2,72 2,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,11 4,38 3,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 12,43 13,06 11,35

Matematik-1 30 17 6 15,50 52 15,95 14,31 8,80

Geometri 10 4 2 3,50 35 3,75 2,91 2,24

TYT Matematik 40 21 8 19,00 48 19,70 17,22 11,04

Fizik 7 5 1 4,75 68 2,80 2,17 1,34

Kimya 7 2 4 1,00 14 2,02 1,80 1,26

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,82 2,58 2,05

TYT Fen 20 12 6 10,50 53 7,64 6,54 4,65

Toplam: 120 82 24 76,00 63 68,59 66,71 52,19

TYT Türkçe AEBEDCAcDBBeCEDADEaEBCEBBDAcCaDACBACBDAE

Cevap Anahtarı A AEBEDCAEDBBACEDADECEBCEBBDAACDDACBACBDAE

TYT Sosyal DEBdBc EaABEADeBAEdD     

Cevap Anahtarı A DEBEBBDECABEADABAEADAECEC

TYT Matematik aBEABaCDCe Bb   CDBaCDECA dD  BDcD c E  

Cevap Anahtarı A BBEABBCDCBEBDDCBCDBCCDEC9BADEBBDADCEDECC

TYT Fen BCdA ACCcaE ebBABdDC

Cevap Anahtarı A BCAACACCBDEBBDB9BEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 21 19 2 90

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 2 1 1 50
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 2 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 0 1 0
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 3 1 75
RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 3 3 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
PROBLEMLER 11 6 2 55
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 1 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 2 1 40
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 2 1 0 50
HAREKET VE KUVVET 2 1 1 50
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT TG

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
FEYZA 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
363,975 293,880 4 14 46 317 13625

Puanı Hesaplanan: 40 397 1120 70575

Katılımlar: 11 40 410 1134 71904

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 4 32,00 80 28,82 29,89 25,15

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 3,95 3,62 3,30

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,75 2,35 1,73

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,61 2,72 2,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 4,11 4,38 3,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 5 8,75 44 12,43 13,06 11,35

Matematik-1 30 20 2 19,50 65 15,95 14,31 8,80

Geometri 10 5 1 4,75 48 3,75 2,91 2,24

TYT Matematik 40 25 3 24,25 61 19,70 17,22 11,04

Fizik 7 5 1 4,75 68 2,80 2,17 1,34

Kimya 7 4 2 3,50 50 2,02 1,80 1,26

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 2,82 2,58 2,05

TYT Fen 20 11 5 9,75 49 7,64 6,54 4,65

Toplam: 120 79 17 74,75 62 68,59 66,71 52,19

TYT Türkçe AEBEDCA DBedCd ADECEB EBBDAACDDACBACBDAd

Cevap Anahtarı A AEBEDCAEDBBACEDADECEBCEBBDAACDDACBACBDAE

TYT Sosyal DE  eB E bBbADbBA dD     

Cevap Anahtarı A DEBEBBDECABEADABAEADAECEC

TYT Matematik BBEAB dD  EBDDCBaDBCCD C   D  eD DC  E C

Cevap Anahtarı A BBEABBCDCBEBDDCBCDBCCDEC9BADEBBDADCEDECC

TYT Fen BdAACA CBDd BbBBc e 

Cevap Anahtarı A BCAACACCBDEBBDB9BEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 19 1 90

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 0 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 2 1 1 50
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 1 0 50
İSLAM VE BİLİM 1 0 1 0
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 4 0 100
RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 3 1 1 33
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
PROBLEMLER 11 9 1 82
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 3 0 60
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 2 1 1 50
HAREKET VE KUVVET 2 1 0 50
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT TG

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HACER NUR ARAS 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
401,240 293,880 2 9 24 179 6973

Puanı Hesaplanan: 40 397 1120 70575

Katılımlar: 11 40 410 1134 71904

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 28,82 29,89 25,15

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,95 3,62 3,30

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,75 2,35 1,73

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,61 2,72 2,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,11 4,38 3,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 18 2 17,50 88 12,43 13,06 11,35

Matematik-1 30 24 5 22,75 76 15,95 14,31 8,80

Geometri 10 7 1 6,75 68 3,75 2,91 2,24

TYT Matematik 40 31 6 29,50 74 19,70 17,22 11,04

Fizik 7 4 3 3,25 46 2,80 2,17 1,34

Kimya 7 3 4 2,00 29 2,02 1,80 1,26

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,82 2,58 2,05

TYT Fen 20 12 8 10,00 50 7,64 6,54 4,65

Toplam: 120 93 24 87,00 73 68,59 66,71 52,19

TYT Türkçe EBEAACDDBCBAcdDECEeCbaDdACDDACBEBBBbAaAC

Cevap Anahtarı B EBEAACDDBCBAEADECEBCEDDAACDDACBEBBBDAEAC

TYT Sosyal BEBDEDEABeDAABbAEADB     

Cevap Anahtarı B BEBDEDEABCDAABEAEADBCECAE

TYT Matematik EABBCDCBeBDDCBaDBCCDECcEAc BEaDAC  EaCBD

Cevap Anahtarı B EABBCDCBBBDDCBCDBCCDECBEADEB9BDACEDECCBD

TYT Fen dAbdABCbcBBeBbBCdBDB

Cevap Anahtarı B AACCABCDEBBDBCBCEBD9

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 21 17 4 81

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 2 2 0 100
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 2 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 4 0 100
RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 3 3 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
PROBLEMLER 11 10 1 91
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 3 0 60
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 2 1 1 50
HAREKET VE KUVVET 2 0 2 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT TG

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SEHER SAVAŞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
350,575 293,880 7 18 61 368 16852

Puanı Hesaplanan: 40 397 1120 70575

Katılımlar: 11 40 410 1134 71904

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 28,82 29,89 25,15

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,95 3,62 3,30

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,75 2,35 1,73

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,61 2,72 2,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 4,11 4,38 3,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59 12,43 13,06 11,35

Matematik-1 30 16 2 15,50 52 15,95 14,31 8,80

Geometri 10 5 0 5,00 50 3,75 2,91 2,24

TYT Matematik 40 21 2 20,50 51 19,70 17,22 11,04

Fizik 7 4 1 3,75 54 2,80 2,17 1,34

Kimya 7 2 5 0,75 11 2,02 1,80 1,26

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,82 2,58 2,05

TYT Fen 20 10 8 8,00 40 7,64 6,54 4,65

Toplam: 120 76 23 70,25 59 68,59 66,71 52,19

TYT Türkçe EBEAACDDBCBbEeDEddaCEceAACDDACBEBBBDAdAC

Cevap Anahtarı B EBEAACDDBCBAEADECEBCEDDAACDDACBEBBBDAEAC

TYT Sosyal BEBDE EAc DAAcbAbeDB     

Cevap Anahtarı B BEBDEDEABCDAABEAEADBCECAE

TYT Matematik E BaCDCBBBDD Ba BC    B  D    DAC  E   D

Cevap Anahtarı B EABBCDCBBBDDCBCDBCCDECBEADEB9BDACEDECCBD

TYT Fen AAC Ad acceDBbBCdeDA

Cevap Anahtarı B AACCABCDEBBDBCBCEBD9

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 2 50
PARAGRAF YORUMU 21 17 4 81

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 2 2 0 100
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 1 1 50
İSLAM VE BİLİM 1 0 1 0
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 4 0 100
RASYONEL SAYILAR 2 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 3 3 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
PROBLEMLER 11 4 1 36
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 3 0 60
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 2 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 2 2 0 100
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT TG

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SENA BALI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
414,790 293,880 1 7 16 130 5081

Puanı Hesaplanan: 40 397 1120 70575

Katılımlar: 11 40 410 1134 71904

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 28,82 29,89 25,15

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,95 3,62 3,30

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,75 2,35 1,73

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,61 2,72 2,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,11 4,38 3,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 18 2 17,50 88 12,43 13,06 11,35

Matematik-1 30 26 4 25,00 83 15,95 14,31 8,80

Geometri 10 10 0 10,00 100 3,75 2,91 2,24

TYT Matematik 40 36 4 35,00 88 19,70 17,22 11,04

Fizik 7 4 2 3,50 50 2,80 2,17 1,34

Kimya 7 3 4 2,00 29 2,02 1,80 1,26

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,82 2,58 2,05

TYT Fen 20 11 8 9,00 45 7,64 6,54 4,65

Toplam: 120 97 22 91,50 76 68,59 66,71 52,19

TYT Türkçe EBEAACDDBCBAdADECEcaEDeAACDbACBEBBdbAaAC

Cevap Anahtarı B EBEAACDDBCBAEADECEBCEDDAACDDACBEBBBDAEAC

TYT Sosyal BEBDEbEABCDAABaAEADB     

Cevap Anahtarı B BEBDEDEABCDAABEAEADBCECAE

TYT Matematik EABBCcCBeBDDCBCbBCCDECBEAcEBEBDACEDECCBD

Cevap Anahtarı B EABBCDCBBBDDCBCDBCCDECBEADEB9BDACEDECCBD

TYT Fen AA dABabEacDcCBCddDA

Cevap Anahtarı B AACCABCDEBBDBCBCEBD9

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 14 7 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 2 2 0 100
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 2 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 4 0 100
RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 3 2 1 67
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
PROBLEMLER 11 10 1 91
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 0 1 0
OLASILIK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 5 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 2 0 2 0
HAREKET VE KUVVET 2 1 0 50
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT TG

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SENA UYGUN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
360,115 293,880 5 16 51 333 14499

Puanı Hesaplanan: 40 397 1120 70575

Katılımlar: 11 40 410 1134 71904

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 6 31,50 79 28,82 29,89 25,15

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,95 3,62 3,30

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,75 2,35 1,73

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,61 2,72 2,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,11 4,38 3,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 12,43 13,06 11,35

Matematik-1 30 23 0 23,00 77 15,95 14,31 8,80

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,75 2,91 2,24

TYT Matematik 40 23 0 23,00 58 19,70 17,22 11,04

Fizik 7 2 3 1,25 18 2,80 2,17 1,34

Kimya 7 3 4 2,00 29 2,02 1,80 1,26

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 2,82 2,58 2,05

TYT Fen 20 8 8 6,00 30 7,64 6,54 4,65

Toplam: 120 78 18 73,50 61 68,59 66,71 52,19

TYT Türkçe AEBEDCAaDBe CbcADECEeCEBBDAACDDACBACBbAE

Cevap Anahtarı A AEBEDCAEDBBACEDADECEBCEBBDAACDDACBACBDAE

TYT Sosyal DEBdBB a AaEADABAEcD     

Cevap Anahtarı A DEBEBBDECABEADABAEADAECEC

TYT Matematik BBE BBCDC E DDCBCDBCCDECE  D            

Cevap Anahtarı A BBEABBCDCBEBDDCBCDBCCDEC9BADEBBDADCEDECC

TYT Fen c dA AdCBaaBec  B eC

Cevap Anahtarı A BCAACACCBDEBBDB9BEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 19 2 90

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 2 2 0 100
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 2 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 0 1 0
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 4 0 100
RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 3 3 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
PROBLEMLER 11 11 0 100
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 2 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 2 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT TG

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SERRA SARUHAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
307,585 293,880 10 30 115 590 30006

Puanı Hesaplanan: 40 397 1120 70575

Katılımlar: 11 40 410 1134 71904

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 10 27,50 69 28,82 29,89 25,15

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,95 3,62 3,30

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,75 2,35 1,73

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,61 2,72 2,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,11 4,38 3,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 4 11,00 55 12,43 13,06 11,35

Matematik-1 30 14 8 12,00 40 15,95 14,31 8,80

Geometri 10 5 2 4,50 45 3,75 2,91 2,24

TYT Matematik 40 19 10 16,50 41 19,70 17,22 11,04

Fizik 7 1 3 0,25 4 2,80 2,17 1,34

Kimya 7 1 3 0,25 4 2,02 1,80 1,26

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 2,82 2,58 2,05

TYT Fen 20 3 8 1,00 5 7,64 6,54 4,65

Toplam: 120 64 32 56,00 47 68,59 66,71 52,19

TYT Türkçe AEBEDCcaDBeACEcADEbEBCEBBDdACDcbCBACBbAa

Cevap Anahtarı A AEBEDCAEDBBACEDADECEBCEBBDAACDDACBACBDAE

TYT Sosyal DEBE c E  cbADdBAEAD     

Cevap Anahtarı A DEBEBBDECABEADABAEADAECEC

TYT Matematik BBc aBC Cda DDC a BCaDEaEa D  BDdDCc E  

Cevap Anahtarı A BBEABBCDCBEBDDCBCDBCCDEC9BADEBBDADCEDECC

TYT Fen ceA   aC  c ecdAe   

Cevap Anahtarı A BCAACACCBDEBBDB9BEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 21 16 5 76

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 2 1 1 50
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 2 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 2 2 50
RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 3 2 0 67
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0
PROBLEMLER 11 6 3 55
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 1 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 3 1 60
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 2 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 2 1 1 50
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT TG

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SUDENAZ DEMİ EL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
315,650 293,880 9 24 98 538 27145

Puanı Hesaplanan: 40 397 1120 70575

Katılımlar: 11 40 410 1134 71904

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 8 25,00 63 28,82 29,89 25,15

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,95 3,62 3,30

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,75 2,35 1,73

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,61 2,72 2,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,11 4,38 3,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60 12,43 13,06 11,35

Matematik-1 30 15 1 14,75 49 15,95 14,31 8,80

Geometri 10 1 0 1,00 10 3,75 2,91 2,24

TYT Matematik 40 16 1 15,75 39 19,70 17,22 11,04

Fizik 7 4 3 3,25 46 2,80 2,17 1,34

Kimya 7 2 3 1,25 18 2,02 1,80 1,26

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 2,82 2,58 2,05

TYT Fen 20 8 9 5,75 29 7,64 6,54 4,65

Toplam: 120 64 22 58,50 49 68,59 66,71 52,19

TYT Türkçe bBEAceDD  B  ADEdEBCc DbACDDACBEdBBbAEAC

Cevap Anahtarı B EBEAACDDBCBAEADECEBCEDDAACDDACBEBBBDAEAC

TYT Sosyal BEeDE EbB DA BbAEdDB     

Cevap Anahtarı B BEBDEDEABCDAABEAEADBCECAE

TYT Matematik EABBC  B  DbC C BC  E B  D    D         

Cevap Anahtarı B EABBCDCBBBDDCBCDBCCDECBEADEB9BDACEDECCBD

TYT Fen dAdCABd b eDeCa EebD

Cevap Anahtarı B AACCABCDEBBDBCBCEBD9

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 1 3 25
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 21 18 3 86

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 2 1 0 50
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 2 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 0 1 0
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 4 0 100
RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 3 1 0 33
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
PROBLEMLER 11 5 1 45
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 1 0 20
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 2 1 1 50
HAREKET VE KUVVET 2 0 2 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT TG

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞE H TETİK 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
323,180 293,880 7 22 87 487 24632

Puanı Hesaplanan: 40 397 1120 70575

Katılımlar: 14 40 410 1134 71904

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 4 35,00 88 32,39 29,89 25,15

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,54 3,62 3,30

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,84 2,35 1,73

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,70 2,72 2,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,52 4,38 3,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 13,59 13,06 11,35

Matematik-1 30 9 2 8,50 28 13,73 14,31 8,80

Geometri 10 2 1 1,75 18 2,18 2,91 2,24

TYT Matematik 40 11 3 10,25 26 15,91 17,22 11,04

Fizik 7 0 0 0,00 0 1,82 2,17 1,34

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 1,70 1,80 1,26

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 2,21 2,58 2,05

TYT Fen 20 1 4 0,00 0 5,73 6,54 4,65

Toplam: 120 65 14 61,50 51 67,62 66,71 52,19

TYT Türkçe AEBEDCcEDBBACEDADEdEBCEeBDAACaDACBACBDAE

Cevap Anahtarı A AEBEDCAEDBBACEDADECEBCEBBDAACDDACBACBDAE

TYT Sosyal DEBEBBDECAcacDABAEAD     

Cevap Anahtarı A DEBEBBDECABEADABAEADAECEC

TYT Matematik BBE BBC        dC     E E  c   D D a    

Cevap Anahtarı A BBEABBCDCBEBDDCBCDBCCDEC9BADEBBDADCEDECC

TYT Fen        e        dae 

Cevap Anahtarı A BCAACACCBDEBBDB9BEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 21 19 2 90

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 2 1 1 50
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 2 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 3 0 75
RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 3 1 0 33
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
PROBLEMLER 11 2 1 18
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 1 1 20
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 2 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT TG

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BİRSU KARADAYI 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
426,145 293,880 3 5 13 101 3627

Puanı Hesaplanan: 40 397 1120 70575

Katılımlar: 14 40 410 1134 71904

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 38 2 37,50 94 32,39 29,89 25,15

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,54 3,62 3,30

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 2,84 2,35 1,73

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,70 2,72 2,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,52 4,38 3,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59 13,59 13,06 11,35

Matematik-1 30 25 4 24,00 80 13,73 14,31 8,80

Geometri 10 7 0 7,00 70 2,18 2,91 2,24

TYT Matematik 40 32 4 31,00 78 15,91 17,22 11,04

Fizik 7 7 0 7,00 100 1,82 2,17 1,34

Kimya 7 4 2 3,50 50 1,70 1,80 1,26

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,21 2,58 2,05

TYT Fen 20 16 3 15,25 76 5,73 6,54 4,65

Toplam: 120 99 14 95,50 80 67,62 66,71 52,19

TYT Türkçe EBEAACDDBCBAEADECEcCEDDAACDDACBEBBBcAEAC

Cevap Anahtarı B EBEAACDDBCBAEADECEBCEDDAACDDACBEBBBDAEAC

TYT Sosyal BdBDE Edc DAdcEAEADB     

Cevap Anahtarı B BEBDEDEABCDAABEAEADBCECAE

TYT Matematik EdBBCDCBBBDD BaDBCCDECBEeDcBDBDAC  E CBD

Cevap Anahtarı B EABBCDCBBBDDCBCDBCCDECBEADEB9BDACEDECCBD

TYT Fen AACCABCDd BDcCBCdBDE

Cevap Anahtarı B AACCABCDEBBDBCBCEBD9
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 19 2 90

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 2 1 1 50
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 2 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 4 0 100
RASYONEL SAYILAR 2 1 1 50
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 3 3 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
PROBLEMLER 11 9 1 82
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 3 0 60
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 2 2 0 100
HAREKET VE KUVVET 2 2 0 100
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT TG

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DİLARA DAĞISTANLI 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
436,013 293,880 2 3 7 69 2591

Puanı Hesaplanan: 40 397 1120 70575

Katılımlar: 14 40 410 1134 71904

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 3 36,25 91 32,39 29,89 25,15

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,54 3,62 3,30

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,84 2,35 1,73

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,70 2,72 2,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,52 4,38 3,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71 13,59 13,06 11,35

Matematik-1 30 27 1 26,75 89 13,73 14,31 8,80

Geometri 10 9 0 9,00 90 2,18 2,91 2,24

TYT Matematik 40 36 1 35,75 89 15,91 17,22 11,04

Fizik 7 4 3 3,25 46 1,82 2,17 1,34

Kimya 7 5 2 4,50 64 1,70 1,80 1,26

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,21 2,58 2,05

TYT Fen 20 14 6 12,50 63 5,73 6,54 4,65

Toplam: 120 102 13 98,75 82 67,62 66,71 52,19

TYT Türkçe AEBEDCAEDBBACEDADECEBCEBBcAACDDACBAeBcAE

Cevap Anahtarı A AEBEDCAEDBBACEDADECEBCEBBDAACDDACBACBDAE

TYT Sosyal DEBEBB E AcaADbBAEAD     

Cevap Anahtarı A DEBEBBDECABEADABAEADAECEC

TYT Matematik BBEABBCbCBEBDDC CDBCCDEC BADE BDADCEDE C

Cevap Anahtarı A BBEABBCDCBEBDDCBCDBCCDEC9BADEBBDADCEDECC

TYT Fen eaAAdACCBDdaBDBABdDC

Cevap Anahtarı A BCAACACCBDEBBDB9BEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 18 3 86

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 2 1 1 50
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 2 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 4 0 100
RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 3 2 1 67
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
PROBLEMLER 11 10 0 91
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 5 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 2 0 2 0
HAREKET VE KUVVET 2 2 0 100
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT TG

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
FATMA NUR K 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
287,808 293,880 12 33 152 689 37814

Puanı Hesaplanan: 40 397 1120 70575

Katılımlar: 14 40 410 1134 71904

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 7 29,25 73 32,39 29,89 25,15

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 3,54 3,62 3,30

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,84 2,35 1,73

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,70 2,72 2,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,52 4,38 3,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54 13,59 13,06 11,35

Matematik-1 30 8 5 6,75 23 13,73 14,31 8,80

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 2,18 2,91 2,24

TYT Matematik 40 8 6 6,50 16 15,91 17,22 11,04

Fizik 7 3 2 2,50 36 1,82 2,17 1,34

Kimya 7 0 4 -1,00 -14 1,70 1,80 1,26

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 2,21 2,58 2,05

TYT Fen 20 5 8 3,00 15 5,73 6,54 4,65

Toplam: 120 56 26 49,50 41 67,62 66,71 52,19

TYT Türkçe AEBEDCAEDcBe E bDECdcCEdBDAACDDACBACBDAd

Cevap Anahtarı A AEBEDCAEDBBACEDADECEBCEBBDAACDDACBACBDAE

TYT Sosyal DEc eB E AcEADeBAcAD     

Cevap Anahtarı A DEBEBBDECABEADABAEADAECEC

TYT Matematik BBEAcBb e  da      C D          d       

Cevap Anahtarı A BBEABBCDCBEBDDCBCDBCCDEC9BADEBBDADCEDECC

TYT Fen  d AaAC ab  ceaDa D 

Cevap Anahtarı A BCAACACCBDEBBDB9BEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 21 17 4 81

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 2 1 1 50
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 1 1 50
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 2 1 50
RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 3 0 2 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0
PROBLEMLER 11 2 1 18
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 1 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 2 0 2 0
HAREKET VE KUVVET 2 1 0 50
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT TG

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HAVVANUR ÖZTÜRK 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
333,273 293,880 6 21 75 435 21528

Puanı Hesaplanan: 40 397 1120 70575

Katılımlar: 14 40 410 1134 71904

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 3 34,25 86 32,39 29,89 25,15

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,54 3,62 3,30

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,84 2,35 1,73

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,70 2,72 2,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 4,52 4,38 3,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 3 13,25 66 13,59 13,06 11,35

Matematik-1 30 13 1 12,75 43 13,73 14,31 8,80

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,18 2,91 2,24

TYT Matematik 40 13 1 12,75 32 15,91 17,22 11,04

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 1,82 2,17 1,34

Kimya 7 3 1 2,75 39 1,70 1,80 1,26

Biyoloji 6 2 0 2,00 33 2,21 2,58 2,05

TYT Fen 20 5 2 4,50 23 5,73 6,54 4,65

Toplam: 120 67 9 64,75 54 67,62 66,71 52,19

TYT Türkçe EBEAA DDBCBbEADEdEBCEDDAACDDACBEBBBcAEA 

Cevap Anahtarı B EBEAACDDBCBAEADECEBCEDDAACDDACBEBBBDAEAC

TYT Sosyal BEBDE aAB DAdcEA ADB     

Cevap Anahtarı B BEBDEDEABCDAABEAEADBCECAE

TYT Matematik EABBC  B BDDC   BC       c              

Cevap Anahtarı B EABBCDCBBBDDCBCDBCCDECBEADEB9BDACEDECCBD

TYT Fen d      Db   BC    D 

Cevap Anahtarı B AACCABCDEBBDBCBCEBD9

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 0 75
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 21 19 1 90

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 2 1 1 50
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 1 0 50
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 4 0 100
RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 3 1 0 33
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
PROBLEMLER 11 4 0 36
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 2 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 1 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT TG

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HAVVANUR SAOTAY 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
315,008 293,880 9 25 100 544 27354

Puanı Hesaplanan: 40 397 1120 70575

Katılımlar: 14 40 410 1134 71904

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 13 23,75 59 32,39 29,89 25,15

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,54 3,62 3,30

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,84 2,35 1,73

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,70 2,72 2,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,52 4,38 3,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 18 1 17,75 89 13,59 13,06 11,35

Matematik-1 30 13 6 11,50 38 13,73 14,31 8,80

Geometri 10 1 1 0,75 8 2,18 2,91 2,24

TYT Matematik 40 14 7 12,25 31 15,91 17,22 11,04

Fizik 7 1 1 0,75 11 1,82 2,17 1,34

Kimya 7 2 1 1,75 25 1,70 1,80 1,26

Biyoloji 6 2 0 2,00 33 2,21 2,58 2,05

TYT Fen 20 5 2 4,50 23 5,73 6,54 4,65

Toplam: 120 64 23 58,25 49 67,62 66,71 52,19

TYT Türkçe AEBEDbAbDaBeCcbADdedcCEBBDAAdDcACBACBeAE

Cevap Anahtarı A AEBEDCAEDBBACEDADECEBCEBBDAACDDACBACBDAE

TYT Sosyal DEBEeB ECABEADABAEAD     

Cevap Anahtarı A DEBEBBDECABEADABAEADAECEC

TYT Matematik dBEABBa  a  DD Ba  CCDEa   c  B e       

Cevap Anahtarı A BBEABBCDCBEBDDCBCDBCCDEC9BADEBBDADCEDECC

TYT Fen      AeC  E  b    D 

Cevap Anahtarı A BCAACACCBDEBBDB9BEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 2 50
PARAGRAF YORUMU 21 16 5 76

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 2 2 0 100
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 2 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 2 1 50
RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 3 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
PROBLEMLER 11 7 2 64
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 1 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 2 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 1 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT TG

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İLA  A KALKAN 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
361,033 293,880 5 15 49 330 14288

Puanı Hesaplanan: 40 397 1120 70575

Katılımlar: 14 40 410 1134 71904

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 32,39 29,89 25,15

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,54 3,62 3,30

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,84 2,35 1,73

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,70 2,72 2,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,52 4,38 3,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 18 1 17,75 89 13,59 13,06 11,35

Matematik-1 30 17 6 15,50 52 13,73 14,31 8,80

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,18 2,91 2,24

TYT Matematik 40 17 6 15,50 39 15,91 17,22 11,04

Fizik 7 4 0 4,00 57 1,82 2,17 1,34

Kimya 7 3 1 2,75 39 1,70 1,80 1,26

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 2,21 2,58 2,05

TYT Fen 20 10 3 9,25 46 5,73 6,54 4,65

Toplam: 120 78 17 73,75 61 67,62 66,71 52,19

TYT Türkçe AEBEDCAEDBBACEDADEbdBCEBBDAcCDcACBAbBbAb

Cevap Anahtarı A AEBEDCAEDBBACEDADECEBCEBBDAACDDACBACBDAE

TYT Sosyal DEdEBB ECABEADABAEAD     

Cevap Anahtarı A DEBEBBDECABEADABAEADAECEC

TYT Matematik BBEABeCDdBEBDD  a BCeD CAe a            

Cevap Anahtarı A BBEABBCDCBEBDDCBCDBCCDEC9BADEBBDADCEDECC

TYT Fen B AA A C  E eDaA cDC

Cevap Anahtarı A BCAACACCBDEBBDB9BEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 21 15 6 71

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 2 2 0 100
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 2 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 4 0 100
RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 3 2 1 67
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
PROBLEMLER 11 5 2 45
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 2 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 2 1 0 50
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT TG

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NACİYE UYSAL 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
257,120 293,880 14 36 242 878 50742

Puanı Hesaplanan: 40 397 1120 70575

Katılımlar: 14 40 410 1134 71904

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 10 26,50 66 32,39 29,89 25,15

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 3,54 3,62 3,30

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 2,84 2,35 1,73

Felsefe 5 2 1 1,75 35 2,70 2,72 2,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 0,50 10 4,52 4,38 3,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 7 6 5,50 28 13,59 13,06 11,35

Matematik-1 30 6 1 5,75 19 13,73 14,31 8,80

Geometri 10 1 1 0,75 8 2,18 2,91 2,24

TYT Matematik 40 7 2 6,50 16 15,91 17,22 11,04

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 1,82 2,17 1,34

Kimya 7 0 0 0,00 0 1,70 1,80 1,26

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 2,21 2,58 2,05

TYT Fen 20 1 1 0,75 4 5,73 6,54 4,65

Toplam: 120 44 19 39,25 33 67,62 66,71 52,19

TYT Türkçe AEBEDCAaDcB bdcADEbdeCEBBDAACbDACBACBbAE

Cevap Anahtarı A AEBEDCAEDBBACEDADECEBCEBBDAACDDACBACBDAE

TYT Sosyal DdebBB E   bAD cA  e     

Cevap Anahtarı A DEBEBBDECABEADABAEADAECEC

TYT Matematik BBaA   DC                        D     b

Cevap Anahtarı A BBEABBCDCBEBDDCBCDBCCDEC9BADEBBDADCEDECC

TYT Fen    e                

Cevap Anahtarı A BCAACACCBDEBBDB9BEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 21 17 4 81

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 2 1 0 50
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 1 0 50
İSLAM VE BİLİM 1 0 0 0
DİN VE HAYAT 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 1 1 25
RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 3 2 0 67
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
PROBLEMLER 11 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 1 0 20
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 2 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT TG

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
RABİA Y 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
308,160 293,880 11 29 114 586 29788

Puanı Hesaplanan: 40 397 1120 70575

Katılımlar: 14 40 410 1134 71904

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 4 35,00 88 32,39 29,89 25,15

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,54 3,62 3,30

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 2,84 2,35 1,73

Felsefe 5 2 1 1,75 35 2,70 2,72 2,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,52 4,38 3,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 4 9,00 45 13,59 13,06 11,35

Matematik-1 30 11 2 10,50 35 13,73 14,31 8,80

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,18 2,91 2,24

TYT Matematik 40 11 2 10,50 26 15,91 17,22 11,04

Fizik 7 0 0 0,00 0 1,82 2,17 1,34

Kimya 7 1 0 1,00 14 1,70 1,80 1,26

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 2,21 2,58 2,05

TYT Fen 20 2 0 2,00 10 5,73 6,54 4,65

Toplam: 120 59 10 56,50 47 67,62 66,71 52,19

TYT Türkçe AEBEDCAEDBBACEcADECdBCEBBDAACDbACBAbBDAE

Cevap Anahtarı A AEBEDCAEDBBACEDADECEBCEBBDAACDDACBACBDAE

TYT Sosyal DEcE e a   bAD BAEAD     

Cevap Anahtarı A DEBEBBDECABEADABAEADAECEC

TYT Matematik BBEABBCc    b      C  E    D            

Cevap Anahtarı A BBEABBCDCBEBDDCBCDBCCDEC9BADEBBDADCEDECC

TYT Fen        C            

Cevap Anahtarı A BCAACACCBDEBBDB9BEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 18 3 86

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 2 1 0 50
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 2 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 3 0 75
RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 3 1 1 33
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
PROBLEMLER 11 2 1 18
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 2 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT TG

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SENA DURGUT 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
448,708 293,880 1 2 4 37 1438

Puanı Hesaplanan: 40 397 1120 70575

Katılımlar: 14 40 410 1134 71904

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 5 32,75 82 32,39 29,89 25,15

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,54 3,62 3,30

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,84 2,35 1,73

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,70 2,72 2,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,52 4,38 3,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 17 1 16,75 84 13,59 13,06 11,35

Matematik-1 30 29 1 28,75 96 13,73 14,31 8,80

Geometri 10 8 0 8,00 80 2,18 2,91 2,24

TYT Matematik 40 37 1 36,75 92 15,91 17,22 11,04

Fizik 7 6 0 6,00 86 1,82 2,17 1,34

Kimya 7 6 1 5,75 82 1,70 1,80 1,26

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,21 2,58 2,05

TYT Fen 20 17 2 16,50 83 5,73 6,54 4,65

Toplam: 120 105 9 102,75 86 67,62 66,71 52,19

TYT Türkçe AEBEDCAdDBBbCE ADECEeCEBBDAACDDACdACBDAd

Cevap Anahtarı A AEBEDCAEDBBACEDADECEBCEBBDAACDDACBACBDAE

TYT Sosyal DEB BB ECAcEADABAEAD     

Cevap Anahtarı A DEBEBBDECABEADABAEADAECEC

TYT Matematik BBEABBCDCBEBDDCBaDBCCDECEBADEBBDADC  ECC

Cevap Anahtarı A BBEABBCDCBEBDDCBCDBCCDEC9BADEBBDADCEDECC

TYT Fen B AACACCBDcBBDBBBdDC

Cevap Anahtarı A BCAACACCBDEBBDB9BEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 18 3 86

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 2 2 0 100
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 2 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 4 0 100
RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 3 3 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
PROBLEMLER 11 10 1 91
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 3 0 60
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 2 1 0 50
HAREKET VE KUVVET 2 2 0 100
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT TG

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SEVGİ SEVİNÇ 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
376,503 293,880 4 11 39 277 11106

Puanı Hesaplanan: 40 397 1120 70575

Katılımlar: 14 40 410 1134 71904

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 5 32,75 82 32,39 29,89 25,15

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,54 3,62 3,30

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,84 2,35 1,73

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,70 2,72 2,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,52 4,38 3,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 18 0 18,00 90 13,59 13,06 11,35

Matematik-1 30 20 1 19,75 66 13,73 14,31 8,80

Geometri 10 4 0 4,00 40 2,18 2,91 2,24

TYT Matematik 40 24 1 23,75 59 15,91 17,22 11,04

Fizik 7 1 1 0,75 11 1,82 2,17 1,34

Kimya 7 2 0 2,00 29 1,70 1,80 1,26

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 2,21 2,58 2,05

TYT Fen 20 5 2 4,50 23 5,73 6,54 4,65

Toplam: 120 81 8 79,00 66 67,62 66,71 52,19

TYT Türkçe AEBEDCAbDBBb EDADaCEeCEBBDAACDDACBcCBDAE

Cevap Anahtarı A AEBEDCAEDBBACEDADECEBCEBBDAACDDACBACBDAE

TYT Sosyal DEBEBB E ABEADABAEAD     

Cevap Anahtarı A DEBEBBDECABEADABAEADAECEC

TYT Matematik BBEABBC C EBDD BCDBCC E A  c   DAD     C

Cevap Anahtarı A BBEABBCDCBEBDDCBCDBCCDEC9BADEBBDADCEDECC

TYT Fen e  A        BDaBB   

Cevap Anahtarı A BCAACACCBDEBBDB9BEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 21 19 2 90

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 2 2 0 100
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 2 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 4 0 100
RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 3 2 0 67
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
PROBLEMLER 11 8 0 73
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 1 0 20
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 2 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT TG

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SÜMEYYE DALLI 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
287,350 293,880 13 34 158 698 38028

Puanı Hesaplanan: 40 397 1120 70575

Katılımlar: 14 40 410 1134 71904

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 10 27,50 69 32,39 29,89 25,15

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,54 3,62 3,30

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,84 2,35 1,73

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,70 2,72 2,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,52 4,38 3,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 13,59 13,06 11,35

Matematik-1 30 6 11 3,25 11 13,73 14,31 8,80

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,18 2,91 2,24

TYT Matematik 40 6 11 3,25 8 15,91 17,22 11,04

Fizik 7 2 1 1,75 25 1,82 2,17 1,34

Kimya 7 1 2 0,50 7 1,70 1,80 1,26

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 2,21 2,58 2,05

TYT Fen 20 6 5 4,75 24 5,73 6,54 4,65

Toplam: 120 57 31 49,25 41 67,62 66,71 52,19

TYT Türkçe cEBEDbAaDBedCEcADECEBCEBBDAACbDACBAbBcAd

Cevap Anahtarı A AEBEDCAEDBBACEDADECEBCEBBDAACDDACBACBDAE

TYT Sosyal DEdEcBDEaAcaADABAEAD     

Cevap Anahtarı A DEBEBBDECABEADABAEADAECEC

TYT Matematik cBEb  dad b a     cCdDE Ae a            

Cevap Anahtarı A BBEABBCDCBEBDDCBCDBCCDEC9BADEBBDADCEDECC

TYT Fen    A AdC    cbBDcdD 

Cevap Anahtarı A BCAACACCBDEBBDB9BEDC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 17 4 81

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 2 2 0 100
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 2 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 1 2 25
RASYONEL SAYILAR 2 1 1 50
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 3 0 3 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0
PROBLEMLER 11 3 2 27
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 2 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 1 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT TG

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
TARIK 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
312,423 293,880 10 27 103 558 28246

Puanı Hesaplanan: 40 397 1120 70575

Katılımlar: 14 40 410 1134 71904

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 1 36,75 92 32,39 29,89 25,15

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,54 3,62 3,30

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,84 2,35 1,73

Felsefe 5 1 2 0,50 10 2,70 2,72 2,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,52 4,38 3,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 13,59 13,06 11,35

Matematik-1 30 8 3 7,25 24 13,73 14,31 8,80

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,18 2,91 2,24

TYT Matematik 40 8 3 7,25 18 15,91 17,22 11,04

Toplam: 120 60 8 58,00 48 67,62 66,71 52,19

TYT Türkçe AaBEDCA DBB CEDADECEBCEBBDAACDDACBACBDAE

Cevap Anahtarı A AEBEDCAEDBBACEDADECEBCEBBDAACDDACBACBDAE

TYT Sosyal aEBEBBDECdcbA  BAEAD     

Cevap Anahtarı A DEBEBBDECABEADABAEADAECEC

TYT Matematik c E   e     D   a BC D C   D            

Cevap Anahtarı A BBEABBCDCBEBDDCBCDBCCDEC9BADEBBDADCEDECC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 21 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 2 1 0 50
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 2 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 2 1 50
RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 3 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
PROBLEMLER 11 4 1 36
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 2 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT TG

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEHRA AYNA 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
318,720 293,880 8 23 93 520 26110

Puanı Hesaplanan: 40 397 1120 70575

Katılımlar: 14 40 410 1134 71904

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 4 35,00 88 32,39 29,89 25,15

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,54 3,62 3,30

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,84 2,35 1,73

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,70 2,72 2,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,52 4,38 3,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63 13,59 13,06 11,35

Matematik-1 30 12 3 11,25 38 13,73 14,31 8,80

Geometri 10 0 2 -0,50 -5 2,18 2,91 2,24

TYT Matematik 40 12 5 10,75 27 15,91 17,22 11,04

Fizik 7 0 0 0,00 0 1,82 2,17 1,34

Kimya 7 1 2 0,50 7 1,70 1,80 1,26

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 2,21 2,58 2,05

TYT Fen 20 3 5 1,75 9 5,73 6,54 4,65

Toplam: 120 65 20 60,00 50 67,62 66,71 52,19

TYT Türkçe AEBEDCAEDBBACEeADEdEBCEcBDAACDDACBACBcAE

Cevap Anahtarı A AEBEDCAEDBBACEDADECEBCEBBDAACDDACBACBDAE

TYT Sosyal DEdEecDECdBcADeBAEAD     

Cevap Anahtarı A DEBEBBDECABEADABAEADAECEC

TYT Matematik cBEAB CDe  B D    BCC   E  c  e b       

Cevap Anahtarı A BBEABBCDCBEBDDCBCDBCCDEC9BADEBBDADCEDECC

TYT Fen        C    eea ddD 

Cevap Anahtarı A BCAACACCBDEBBDB9BEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 21 19 2 90

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 2 1 1 50
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 2 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 3 1 75
RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 3 2 1 67
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
PROBLEMLER 11 3 0 27
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 1 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 2 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT TG

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHSEN 1  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
345,645 293,880 5 19 68 394 18129

Puanı Hesaplanan: 40 397 1120 70575

Katılımlar: 7 40 410 1134 71904

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 4 32,00 80 29,25 29,89 25,15

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,43 3,62 3,30

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,46 2,35 1,73

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,57 2,72 2,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,32 4,38 3,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71 12,79 13,06 11,35

Matematik-1 30 13 4 12,00 40 17,43 14,31 8,80

Geometri 10 6 0 6,00 60 5,50 2,91 2,24

TYT Matematik 40 19 4 18,00 45 22,93 17,22 11,04

Fizik 7 3 2 2,50 36 3,18 2,17 1,34

Kimya 7 3 4 2,00 29 3,11 1,80 1,26

Biyoloji 6 1 4 0,00 0 3,46 2,58 2,05

TYT Fen 20 7 10 4,50 23 9,75 6,54 4,65

Toplam: 120 74 21 68,75 57 74,71 66,71 52,19

TYT Türkçe cEBbDCA DBB CE ADECEeCEBBDAACDDACBAbBDAE

Cevap Anahtarı A AEBEDCAEDBBACEDADECEBCEBBDAACDDACBACBDAE

TYT Sosyal DEBEBB E AcbADdBAEAD     

Cevap Anahtarı A DEBEBBDECABEADABAEADAECEC

TYT Matematik cBaA BC C   DD  aD CCDE    a  BD DC  E C

Cevap Anahtarı A BBEABBCDCBEBDDCBCDBCCDEC9BADEBBDADCEDECC

TYT Fen  edA ACCcDaecDd c eb

Cevap Anahtarı A BCAACACCBDEBBDB9BEDC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 19 2 90

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 2 1 1 50
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 2 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 0 2 0
RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 3 2 0 67
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
PROBLEMLER 11 7 1 64
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 3 0 60
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 2 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 2 1 1 50
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT TG

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞE A 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
213,850 293,880 7 39 338 1033 62556

Puanı Hesaplanan: 40 397 1120 70575

Katılımlar: 7 40 410 1134 71904

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 12 16,00 40 29,25 29,89 25,15

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 3,43 3,62 3,30

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,46 2,35 1,73

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,57 2,72 2,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 4,32 4,38 3,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 5 2 4,50 23 12,79 13,06 11,35

Matematik-1 30 6 6 4,50 15 17,43 14,31 8,80

Geometri 10 1 0 1,00 10 5,50 2,91 2,24

TYT Matematik 40 7 6 5,50 14 22,93 17,22 11,04

Fizik 7 0 4 -1,00 -14 3,18 2,17 1,34

Kimya 7 0 4 -1,00 -14 3,11 1,80 1,26

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 3,46 2,58 2,05

TYT Fen 20 1 10 -1,50 -8 9,75 6,54 4,65

Toplam: 120 32 30 24,50 20 74,71 66,71 52,19

TYT Türkçe bdEAcCDD  c  ADECbBCEc AeCa  CdEBBcc dA 

Cevap Anahtarı B EBEAACDDBCBAEADECEBCEDDAACDDACBEBBBDAEAC

TYT Sosyal       EeB      Ac DB     

Cevap Anahtarı B BEBDEDEABCDAABEAEADBCECAE

TYT Matematik E cB  d d ab    BC D e      A D         

Cevap Anahtarı B EABBCDCBBBDDCBCDBCCDECBEADEB9BDACEDECCBD

TYT Fen dbb   aab e  a  a b 

Cevap Anahtarı B AACCABCDEBBDBCBCEBD9

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 9 7 43

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 0 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 0 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 1 1 50
İSLAM VE BİLİM 1 0 0 0
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 2 1 50
RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 3 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
PROBLEMLER 11 2 3 18
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 1 0 20
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 2 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 2 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT TG

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BÜŞRA 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
419,153 293,880 3 6 14 120 4487

Puanı Hesaplanan: 40 397 1120 70575

Katılımlar: 7 40 410 1134 71904

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 5 32,75 82 29,25 29,89 25,15

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,43 3,62 3,30

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,46 2,35 1,73

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,57 2,72 2,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,32 4,38 3,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 17 2 16,50 83 12,79 13,06 11,35

Matematik-1 30 23 7 21,25 71 17,43 14,31 8,80

Geometri 10 9 1 8,75 88 5,50 2,91 2,24

TYT Matematik 40 32 8 30,00 75 22,93 17,22 11,04

Fizik 7 4 3 3,25 46 3,18 2,17 1,34

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,11 1,80 1,26

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,46 2,58 2,05

TYT Fen 20 15 5 13,75 69 9,75 6,54 4,65

Toplam: 120 98 20 93,00 78 74,71 66,71 52,19

TYT Türkçe cEBEDCAaDcBACEaADECEBCEBBDAACD ACBACBeAE

Cevap Anahtarı A AEBEDCAEDBBACEDADECEBCEBBDAACDDACBACBDAE

TYT Sosyal DEBdBB ECdBEADABAEAD     

Cevap Anahtarı A DEBEBBDECABEADABAEADAECEC

TYT Matematik BBEABcCDdaEBDDCeCDBCCDECEBcccBBDAeCEDECC

Cevap Anahtarı A BBEABBCDCBEBDDCBCDBCCDEC9BADEBBDADCEDECC

TYT Fen BedACbCCBDaBBDBEBdDC

Cevap Anahtarı A BCAACACCBDEBBDB9BEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 19 1 90

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 2 2 0 100
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 2 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 4 0 100
RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 3 2 1 67
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
PROBLEMLER 11 10 1 91
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
VERİ 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 4 1 80
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 2 1 1 50
HAREKET VE KUVVET 2 1 1 50
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT TG

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EBRAR KOÇ 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
433,980 293,880 2 4 8 74 2773

Puanı Hesaplanan: 40 397 1120 70575

Katılımlar: 7 40 410 1134 71904

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 4 35,00 88 29,25 29,89 25,15

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,43 3,62 3,30

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,46 2,35 1,73

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,57 2,72 2,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,32 4,38 3,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 12,79 13,06 11,35

Matematik-1 30 26 1 25,75 86 17,43 14,31 8,80

Geometri 10 8 0 8,00 80 5,50 2,91 2,24

TYT Matematik 40 34 1 33,75 84 22,93 17,22 11,04

Fizik 7 5 1 4,75 68 3,18 2,17 1,34

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,11 1,80 1,26

Biyoloji 6 5 0 5,00 83 3,46 2,58 2,05

TYT Fen 20 15 3 14,25 71 9,75 6,54 4,65

Toplam: 120 101 12 98,00 82 74,71 66,71 52,19

TYT Türkçe AEBEDCAaDBBACEDdDEdEeCEBBDAACDDACBACBDAE

Cevap Anahtarı A AEBEDCAEDBBACEDADECEBCEBBDAACDDACBACBDAE

TYT Sosyal DEBEBcDECdBEADdBAEcD     

Cevap Anahtarı A DEBEBBDECABEADABAEADAECEC

TYT Matematik BBEAB CDCBEBDDCBCcBCCDECDB D BBDADC  ECC

Cevap Anahtarı A BBEABBCDCBEBDDCBCDBCCDEC9BADEBBDADCEDECC

TYT Fen B AACAdCBDcBeDBBBED 

Cevap Anahtarı A BCAACACCBDEBBDB9BEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 2 50
PARAGRAF YORUMU 21 20 1 95

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 2 1 1 50
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 2 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 0 1 0
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 4 0 100
RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 3 3 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
PROBLEMLER 11 10 1 91
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 3 0 60
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 2 1 0 50
HAREKET VE KUVVET 2 1 1 50
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT TG

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İREM 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
401,930 293,880 4 8 23 176 6860

Puanı Hesaplanan: 40 397 1120 70575

Katılımlar: 7 40 410 1134 71904

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 6 31,50 79 29,25 29,89 25,15

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,43 3,62 3,30

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,46 2,35 1,73

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,57 2,72 2,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,32 4,38 3,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59 12,79 13,06 11,35

Matematik-1 30 26 0 26,00 87 17,43 14,31 8,80

Geometri 10 5 1 4,75 48 5,50 2,91 2,24

TYT Matematik 40 31 1 30,75 77 22,93 17,22 11,04

Fizik 7 5 1 4,75 68 3,18 2,17 1,34

Kimya 7 4 2 3,50 50 3,11 1,80 1,26

Biyoloji 6 5 0 5,00 83 3,46 2,58 2,05

TYT Fen 20 14 3 13,25 66 9,75 6,54 4,65

Toplam: 120 91 15 87,25 73 74,71 66,71 52,19

TYT Türkçe EBEAAbDDeCB EADECEcCcDDAACDDACBEBBBcAaAC

Cevap Anahtarı B EBEAACDDBCBAEADECEBCEDDAACDDACBEBBBDAEAC

TYT Sosyal BdBDb aAB DAAcaAEADB     

Cevap Anahtarı B BEBDEDEABCDAABEAEADBCECAE

TYT Matematik EABBCDCBB DDCBCD C DE BEADEBDBDAd  E C D

Cevap Anahtarı B EABBCDCBBBDDCBCDBCCDECBEADEB9BDACEDECCBD

TYT Fen AA CAaCDEe DcCBCE DA

Cevap Anahtarı B AACCABCDEBBDBCBCEBD9

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 18 3 86

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 2 2 0 100
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 2 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 3 0 75
RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 3 3 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
PROBLEMLER 11 9 0 82
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 2 1 40
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 2 2 0 100
HAREKET VE KUVVET 2 1 0 50
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT TG

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
JUDE BELLİNGHAM 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
248,320 293,880 6 37 265 914 53849

Puanı Hesaplanan: 40 397 1120 70575

Katılımlar: 7 40 410 1134 71904

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 12 20,00 50 29,25 29,89 25,15

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,43 3,62 3,30

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 2,46 2,35 1,73

Felsefe 5 1 2 0,50 10 2,57 2,72 2,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,32 4,38 3,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 6 7,50 38 12,79 13,06 11,35

Matematik-1 30 4 2 3,50 12 17,43 14,31 8,80

Geometri 10 0 0 0,00 0 5,50 2,91 2,24

TYT Matematik 40 4 2 3,50 9 22,93 17,22 11,04

Fizik 7 3 4 2,00 29 3,18 2,17 1,34

Kimya 7 0 0 0,00 0 3,11 1,80 1,26

Biyoloji 6 3 0 3,00 50 3,46 2,58 2,05

TYT Fen 20 6 4 5,00 25 9,75 6,54 4,65

Toplam: 120 42 24 36,00 30 74,71 66,71 52,19

TYT Türkçe AEBEDCccce  CE AeEedcCEeaDAACD ACBAbB Ad

Cevap Anahtarı A AEBEDCAEDBBACEDADECEBCEBBDAACDDACBACBDAE

TYT Sosyal DEB ce E dcbA  BAEcD     

Cevap Anahtarı A DEBEBBDECABEADABAEADAECEC

TYT Matematik dBEA  b                                 

Cevap Anahtarı A BBEABBCDCBEBDDCBCDBCCDEC9BADEBBDADCEDECC

TYT Fen BeddCeC          ED 

Cevap Anahtarı A BCAACACCBDEBBDB9BEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 2 50
PARAGRAF YORUMU 21 13 6 62

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 2 1 0 50
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 2 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 0 1 0
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 1 1 25
RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 3 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
PROBLEMLER 11 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 2 1 1 50
HAREKET VE KUVVET 2 1 1 50
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT TG

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KEMAL CEYHAN 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
486,695 293,880 1 1 1 2 11

Puanı Hesaplanan: 40 397 1120 70575

Katılımlar: 7 40 410 1134 71904

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 38 2 37,50 94 29,25 29,89 25,15

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,43 3,62 3,30

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,46 2,35 1,73

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,57 2,72 2,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,32 4,38 3,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 20 0 20,00 100 12,79 13,06 11,35

Matematik-1 30 29 0 29,00 97 17,43 14,31 8,80

Geometri 10 10 0 10,00 100 5,50 2,91 2,24

TYT Matematik 40 39 0 39,00 98 22,93 17,22 11,04

Fizik 7 6 0 6,00 86 3,18 2,17 1,34

Kimya 7 7 0 7,00 100 3,11 1,80 1,26

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,46 2,58 2,05

TYT Fen 20 19 0 19,00 95 9,75 6,54 4,65

Toplam: 120 116 2 115,50 96 74,71 66,71 52,19

TYT Türkçe AEBEDCAEDBBACEDADECEBCEBBDAACDDACdACBDAd

Cevap Anahtarı A AEBEDCAEDBBACEDADECEBCEBBDAACDDACBACBDAE

TYT Sosyal DEBEBBDECABEADABAEAD     

Cevap Anahtarı A DEBEBBDECABEADABAEADAECEC

TYT Matematik BBEABBCDCBEBDDCBCDBCCDECDBAD BBDADCEDECC

Cevap Anahtarı A BBEABBCDCBEBDDCBCDBCCDEC9BADEBBDADCEDECC

TYT Fen BCAA ACCBDEBBDBABEDC

Cevap Anahtarı A BCAACACCBDEBBDB9BEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 19 2 90

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 2 2 0 100
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 2 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 4 0 100
RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 3 3 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
PROBLEMLER 11 11 0 100
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 5 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 2 1 0 50
HAREKET VE KUVVET 2 2 0 100
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT TG

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BEYZA COŞKUN 0  MB

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
300,523 293,880 5 31 121 618 32673

Puanı Hesaplanan: 40 397 1120 70575

Katılımlar: 8 40 410 1134 71904

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 7 30,25 76 27,53 29,89 25,15

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,47 3,62 3,30

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,22 2,35 1,73

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,03 2,72 2,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,53 4,38 3,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 13,25 13,06 11,35

Matematik-1 30 7 2 6,50 22 10,34 14,31 8,80

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,75 2,91 2,24

TYT Matematik 40 7 2 6,50 16 11,09 17,22 11,04

Fizik 7 2 0 2,00 29 1,03 2,17 1,34

Kimya 7 1 2 0,50 7 0,53 1,80 1,26

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 2,09 2,58 2,05

TYT Fen 20 4 3 3,25 16 3,66 6,54 4,65

Toplam: 120 58 17 53,75 45 55,53 66,71 52,19

TYT Türkçe AEBbDCAdDBBACEDA ECEdCEeBDdACDDACBACBbAd

Cevap Anahtarı A AEBEDCAEDBBACEDADECEBCEBBDAACDDACBACBDAE

TYT Sosyal DEBEdBbaCdBcADABAEAD     

Cevap Anahtarı A DEBEBBDECABEADABAEADAECEC

TYT Matematik dBE   C C  eD     B                     

Cevap Anahtarı A BBEABBCDCBEBDDCBCDBCCDEC9BADEBBDADCEDECC

TYT Fen    A A Ca    e  d   

Cevap Anahtarı A BCAACACCBDEBBDB9BEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 0 75
PARAGRAF YORUMU 21 16 5 76

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 2 2 0 100
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 2 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 2 1 50
RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 3 2 0 67
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0
PROBLEMLER 11 1 0 9
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 2 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT TG

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DERYA UYGUN 0  MB

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
199,500 293,880 8 40 353 1056 64890

Puanı Hesaplanan: 40 397 1120 70575

Katılımlar: 8 40 410 1134 71904

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 13 8 11,00 28 27,53 29,89 25,15

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 3,47 3,62 3,30

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 2,22 2,35 1,73

Felsefe 5 1 2 0,50 10 3,03 2,72 2,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,53 4,38 3,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 6 6,50 33 13,25 13,06 11,35

Toplam: 120 23 14 19,50 16 55,53 66,71 52,19

TYT Türkçe  cEAc  D    aeD edBCc D ACDcAC E        

Cevap Anahtarı B EBEAACDDBCBAEADECEBCEDDAACDDACBEBBBDAEAC

TYT Sosyal aE Dd Ed   Ae beEADB     

Cevap Anahtarı B BEBDEDEABCDAABEAEADBCECAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 1 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 1 1 25
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 1 2 25
PARAGRAF YORUMU 21 9 2 43

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 2 1 1 50
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 1 1 50
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 3 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
PROBLEMLER 11 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 2 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT TG

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EREN YÖRÜK 0  MB

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
393,385 293,880 1 10 29 208 8142

Puanı Hesaplanan: 40 397 1120 70575

Katılımlar: 8 40 410 1134 71904

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 27,53 29,89 25,15

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,47 3,62 3,30

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,22 2,35 1,73

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,03 2,72 2,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,53 4,38 3,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 20 0 20,00 100 13,25 13,06 11,35

Matematik-1 30 22 6 20,50 68 10,34 14,31 8,80

Geometri 10 2 4 1,00 10 0,75 2,91 2,24

TYT Matematik 40 24 10 21,50 54 11,09 17,22 11,04

Fizik 7 4 1 3,75 54 1,03 2,17 1,34

Kimya 7 1 1 0,75 11 0,53 1,80 1,26

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 2,09 2,58 2,05

TYT Fen 20 11 2 10,50 53 3,66 6,54 4,65

Toplam: 120 89 18 84,50 70 55,53 66,71 52,19

TYT Türkçe AEBEDCAEDBBACEDADECEBCEBBcAACDecaBdeBDAE

Cevap Anahtarı A AEBEDCAEDBBACEDADECEBCEBBDAACDDACBACBDAE

TYT Sosyal DEBEBBDECABEADABAEAD     

Cevap Anahtarı A DEBEBBDECABEADABAEADAECEC

TYT Matematik BBEABBCDCBEBabec aBCCDECEdAD BBedDa    a

Cevap Anahtarı A BBEABBCDCBEBDDCBCDBCCDEC9BADEBBDADCEDECC

TYT Fen B dACA a    B BABEDC

Cevap Anahtarı A BCAACACCBDEBBDB9BEDC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 15 6 71

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 2 2 0 100
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 2 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 4 0 100
RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 3 3 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
PROBLEMLER 11 5 5 45
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 1 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 1 1 20
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 2 1 0 50
HAREKET VE KUVVET 2 0 1 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT TG

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
FATMA GÜL AYÇİÇEK 0  MB

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
268,520 293,880 7 35 213 817 46086

Puanı Hesaplanan: 40 397 1120 70575

Katılımlar: 8 40 410 1134 71904

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 6 20,50 51 27,53 29,89 25,15

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,47 3,62 3,30

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,22 2,35 1,73

Felsefe 5 2 3 1,25 25 3,03 2,72 2,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,53 4,38 3,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 13,25 13,06 11,35

Matematik-1 30 8 2 7,50 25 10,34 14,31 8,80

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,75 2,91 2,24

TYT Matematik 40 8 2 7,50 19 11,09 17,22 11,04

Fizik 7 0 0 0,00 0 1,03 2,17 1,34

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,53 1,80 1,26

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 2,09 2,58 2,05

TYT Fen 20 2 0 2,00 10 3,66 6,54 4,65

Toplam: 120 46 13 42,75 36 55,53 66,71 52,19

TYT Türkçe EBEAdC DB edcADECEBCba AACD A BE      A 

Cevap Anahtarı B EBEAACDDBCBAEADECEBCEDDAACDDACBEBBBDAEAC

TYT Sosyal BcBDE EdBCDAeccAEADB     

Cevap Anahtarı B BEBDEDEABCDAABEAEADBCECAE

TYT Matematik    BCD a  c      CC      D   B          

Cevap Anahtarı B EABBCDCBBBDDCBCDBCCDECBEADEB9BDACEDECCBD

TYT Fen              C      

Cevap Anahtarı B AACCABCDEBBDBCBCEBD9

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 0 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 11 0 52

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 2 1 1 50
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 2 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 0 1 0
RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 3 2 0 67
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
PROBLEMLER 11 2 1 18
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 2 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT TG

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HÜSEYİN DEMİRCİ 0  MB

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
295,320 293,880 6 32 126 639 34678

Puanı Hesaplanan: 40 397 1120 70575

Katılımlar: 8 40 410 1134 71904

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 8 29,00 73 27,53 29,89 25,15

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,47 3,62 3,30

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,22 2,35 1,73

Felsefe 5 2 3 1,25 25 3,03 2,72 2,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,53 4,38 3,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58 13,25 13,06 11,35

Matematik-1 30 11 3 10,25 34 10,34 14,31 8,80

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,75 2,91 2,24

TYT Matematik 40 11 3 10,25 26 11,09 17,22 11,04

Fizik 7 0 0 0,00 0 1,03 2,17 1,34

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,53 1,80 1,26

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 2,09 2,58 2,05

TYT Fen 20 2 3 1,25 6 3,66 6,54 4,65

Toplam: 120 57 20 52,00 43 55,53 66,71 52,19

TYT Türkçe bEBEaCAcDBB CdDADaCdeCEBBDAACDDACBACBbAE

Cevap Anahtarı A AEBEDCAEDBBACEDADECEBCEBBDAACDDACBACBDAE

TYT Sosyal DEcEBB ECdeaADdBAcAD     

Cevap Anahtarı A DEBEBBDECABEADABAEADAECEC

TYT Matematik cBEABBC   b DD B  B        c            

Cevap Anahtarı A BBEABBCDCBEBDDCBCDBCCDEC9BADEBBDADCEDECC

TYT Fen             d aD aD 

Cevap Anahtarı A BCAACACCBDEBBDB9BEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 21 18 3 86

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 2 1 1 50
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 1 1 50
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 3 1 75
RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 3 1 0 33
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0
PROBLEMLER 11 3 0 27
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 2 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT TG

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİSANUR USLU 0  MB

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
313,223 293,880 3 26 102 551 27968

Puanı Hesaplanan: 40 397 1120 70575

Katılımlar: 8 40 410 1134 71904

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 5 30,75 77 27,53 29,89 25,15

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,47 3,62 3,30

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,22 2,35 1,73

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,03 2,72 2,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,53 4,38 3,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 13,25 13,06 11,35

Matematik-1 30 11 4 10,00 33 10,34 14,31 8,80

Geometri 10 3 0 3,00 30 0,75 2,91 2,24

TYT Matematik 40 14 4 13,00 33 11,09 17,22 11,04

Fizik 7 1 0 1,00 14 1,03 2,17 1,34

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 0,53 1,80 1,26

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 2,09 2,58 2,05

TYT Fen 20 2 2 1,50 8 3,66 6,54 4,65

Toplam: 120 62 16 58,00 48 55,53 66,71 52,19

TYT Türkçe aBEAACDDBCa  ADECEcCc DAcCDDACBEBBBDAEAC

Cevap Anahtarı B EBEAACDDBCBAEADECEBCEDDAACDDACBEBBBDAEAC

TYT Sosyal BbBDE EdBeDAeBEAEdDB     

Cevap Anahtarı B BEBDEDEABCDAABEAEADBCECAE

TYT Matematik a cBCD    DD    BC DECa  c    DA      B 

Cevap Anahtarı B EABBCDCBBBDDCBCDBCCDECBEADEB9BDACEDECCBD

TYT Fen  A          ae      

Cevap Anahtarı B AACCABCDEBBDBCBCEBD9

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 19 2 90

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 2 1 1 50
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 2 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 0 1 0
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 1 2 25
RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 3 2 0 67
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
PROBLEMLER 11 6 0 55
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 1 0 20
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 2 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT TG

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER ÖZDEMİR 0  MB

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
370,985 293,880 2 12 42 291 12152

Puanı Hesaplanan: 40 397 1120 70575

Katılımlar: 8 40 410 1134 71904

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 4 35,00 88 27,53 29,89 25,15

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,47 3,62 3,30

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,22 2,35 1,73

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,03 2,72 2,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,53 4,38 3,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 13,25 13,06 11,35

Matematik-1 30 20 6 18,50 62 10,34 14,31 8,80

Geometri 10 3 1 2,75 28 0,75 2,91 2,24

TYT Matematik 40 23 7 21,25 53 11,09 17,22 11,04

Fizik 7 1 4 0,00 0 1,03 2,17 1,34

Kimya 7 2 0 2,00 29 0,53 1,80 1,26

Biyoloji 6 4 0 4,00 67 2,09 2,58 2,05

TYT Fen 20 7 4 6,00 30 3,66 6,54 4,65

Toplam: 120 82 19 77,25 64 55,53 66,71 52,19

TYT Türkçe EBEAACDDBCBAdADEbEcCEaDAACDDACBEBBBDAEAC

Cevap Anahtarı B EBEAACDDBCBAEADECEBCEDDAACDDACBEBBBDAEAC

TYT Sosyal BEBDEcEdBeDAABbAEADB     

Cevap Anahtarı B BEBDEDEABCDAABEAEADBCECAE

TYT Matematik EABBCcCBBBDD eaDBCCDECaE a  DeDdC  E    

Cevap Anahtarı B EABBCDCBBBDDCBCDBCCDECBEADEB9BDACEDECCBD

TYT Fen dAd ba     D C  EBDB

Cevap Anahtarı B AACCABCDEBBDBCBCEBD9

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 21 20 1 95

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 2 2 0 100
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 2 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 4 0 100
RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 3 2 1 67
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
PROBLEMLER 11 8 2 73
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 1 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 3 0 60
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 2 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 2 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT TG

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖZGE SEKMEN 0  MB

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
308,718 293,880 4 28 112 580 29578

Puanı Hesaplanan: 40 397 1120 70575

Katılımlar: 8 40 410 1134 71904

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 27,53 29,89 25,15

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 3,47 3,62 3,30

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,22 2,35 1,73

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,03 2,72 2,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,53 4,38 3,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 13,25 13,06 11,35

Matematik-1 30 9 2 8,50 28 10,34 14,31 8,80

Geometri 10 0 3 -0,75 -8 0,75 2,91 2,24

TYT Matematik 40 9 5 7,75 19 11,09 17,22 11,04

Fizik 7 2 2 1,50 21 1,03 2,17 1,34

Kimya 7 1 1 0,75 11 0,53 1,80 1,26

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 2,09 2,58 2,05

TYT Fen 20 5 5 3,75 19 3,66 6,54 4,65

Toplam: 120 62 22 56,50 47 55,53 66,71 52,19

TYT Türkçe AEBEDeAdDaBACbeADECdBCEBBDAACDDACBACBbAE

Cevap Anahtarı A AEBEDCAEDBBACEDADECEBCEBBDAACDDACBACBDAE

TYT Sosyal DEcbcBeaCABEADABAEAD     

Cevap Anahtarı A DEBEBBDECABEADABAEADAECEC

TYT Matematik cBEA B             CCD  E  a Bded       

Cevap Anahtarı A BBEABBCDCBEBDDCBCDBCCDEC9BADEBBDADCEDECC

TYT Fen a  A AbC     baE cD 

Cevap Anahtarı A BCAACACCBDEBBDB9BEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 19 2 90

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 2 2 0 100
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 2 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 1 1 25
RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 3 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
PROBLEMLER 11 3 0 27
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 1 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 2 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 1 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
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