
OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

KÜTAHYA TAVŞANLI TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)52 1092 1092 12264

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 24,8 10,1 22,25 11,6 3,9 10,60 10,3 4,4 9,16 3,4 3,4 2,54 50,0 21,8 44,55 270,470

Okul Ortalaması 28,7 7,9 26,75 13,7 3,5 12,83 14,6 5,4 13,24 5,9 3,9 4,93 62,9 20,6 57,75 310,100

KATILIMLAR

1 0 BİRSU KARADAYI  MA 37 3 36,25 14 3 13,25 32 4 31,00 17 3 16,25 100 13 96,75 430,123 1 1 26 26 170

2 0 BURAK KAHRAMAN  MA 34 5 32,75 19 1 18,75 29 6 27,50 16 4 15,00 98 16 94,00 422,223 2 2 32 32 227

3 0 EBRAR KOÇ  MA 36 4 35,00 19 0 19,00 28 5 26,75 14 4 13,00 97 13 93,75 421,095 3 3 34 34 237

4 0 BÜŞRA ARAS  MA 31 9 28,75 16 4 15,00 33 5 31,75 17 3 16,25 97 21 91,75 415,998 4 4 41 41 298

5 0 ELİF KAYAR  MA 38 2 37,50 17 1 16,75 23 1 22,75 15 3 14,25 93 7 91,25 413,270 5 5 49 49 331

6 0 SENA DURGUT  M 34 6 32,50 16 4 15,00 33 3 32,25 13 7 11,25 96 20 91,00 413,045 1 6 50 50 335

7 0 KEMAL CEYHAN  MA 32 8 30,00 18 2 17,50 29 6 27,50 10 8 8,00 89 24 83,00 389,080 6 7 91 91 683

8 0 SÜMYYE ENGİN  MA 33 6 31,50 16 3 15,25 24 4 23,00 13 5 11,75 86 18 81,50 384,505 7 8 105 105 754

9 0 HACER  MA 31 9 28,75 17 3 16,25 27 12 24,00 13 6 11,50 88 30 80,50 381,833 8 9 111 111 793

10 0 FEYZA  M 36 4 35,00 10 2 9,50 20 5 18,75 17 2 16,50 83 13 79,75 378,955 2 10 116 116 847

11 0 REYYAN KAYAR  MA 37 3 36,25 12 3 11,25 20 3 19,25 13 3 12,25 82 12 79,00 376,358 9 11 126 126 899

12 0 S*LA AY  MA 35 5 33,75 15 2 14,50 20 2 19,50 12 8 10,00 82 17 77,75 372,818 10 12 135 135 977

13 0 DİLARA DAĞISTANLI  MA 33 5 31,75 14 4 13,00 27 9 24,75 10 9 7,75 84 27 77,25 371,478 11 13 137 137 1011

14 0 AYÇA  MA 32 7 30,25 17 1 16,75 22 6 20,50 10 6 8,50 81 20 76,00 367,928 12 14 147 147 1100

15 0 SEHER SAVAŞ  MA 33 7 31,25 15 2 14,50 19 3 18,25 13 5 11,75 80 17 75,75 367,173 13 15 149 149 1119

16 0 HAVVAGÜL   34 6 32,50 14 5 12,75 22 10 19,50 12 7 10,25 82 28 75,00 364,685 1 16 157 157 1177

17 0 SENA UYGUN   31 8 29,00 15 3 14,25 22 1 21,75 8 4 7,00 76 16 72,00 355,950 2 17 172 172 1407

18 0 SEVGİ SEVİNÇ  MA 32 4 31,00 19 1 18,75 20 7 18,25 4 4 3,00 75 16 71,00 352,510 14 18 179 179 1506

19 0 ÖMER ÖZDEMİR  MB 31 9 28,75 18 1 17,75 23 7 21,25 2 5 0,75 74 22 68,50 345,163 1 19 193 193 1731

20 0 YUNUS EMRE METE  MA 33 4 32,00 15 2 14,50 15 4 14,00 8 7 6,25 71 17 66,75 339,675 15 20 204 204 1897

21 0 ECEM   31 7 29,25 17 2 16,50 18 12 15,00 6 11 3,25 72 32 64,00 331,608 3 21 223 223 2192

22 0 EBRAR   37 3 36,25 15 4 14,00 14 5 12,75 3 7 1,25 69 19 64,25 331,373 4 22 225 225 2205

23 0 AHSEN ÇAĞLAR  MA 33 5 31,75 13 5 11,75 14 5 12,75 7 7 5,25 67 22 61,50 323,813 16 23 251 251 2554

24 0 ÖZGE SEKMEN  MB 35 5 33,75 16 4 15,00 13 4 12,00 2 5 0,75 66 18 61,50 323,373 2 24 253 253 2572

25 0 HÜSEYİN DEMİRCİ  MB 35 5 33,75 14 4 13,00 13 6 11,50 3 3 2,25 65 18 60,50 320,413 3 25 264 264 2715

26 0 SERRA SARUHAN   33 6 31,50 11 3 10,25 17 5 15,75 2 3 1,25 63 17 58,75 315,380 5 26 280 280 2980

27 0 ZEHRA AYNA  MB 31 9 28,75 19 1 18,75 10 6 8,50 2 4 1,00 62 20 57,00 310,443 4 27 297 297 3262

28 0 HAVVANUR ÖZTÜRK  MA 32 5 30,75 14 2 13,50 9 4 8,00 5 4 4,00 60 15 56,25 308,038 17 28 305 305 3425

29 0 RABİA YANAR  MA 32 8 30,00 11 3 10,25 13 3 12,25 4 3 3,25 60 17 55,75 306,595 18 29 312 312 3514

30 0 ŞEFİKA   26 13 22,75 13 5 11,75 15 5 13,75 8 5 6,75 62 28 55,00 305,413 6 30 316 316 3608

31 0 ALİ  M 31 6 29,50 11 6 9,50 12 6 10,50 6 9 3,75 60 27 53,25 299,130 3 31 342 342 4040

32 0 BEYZA COŞKUN  MB 35 5 33,75 15 5 13,75 6 5 4,75 2 5 0,75 58 20 53,00 297,703 5 32 344 344 4142

33 0 EREN YÖRÜK  MB 32 8 30,00 18 2 17,50 12 20 7,00 0 7 -1,75 62 37 52,75 297,335 6 33 345 345 4158

34 0 NİSANUR USLU  MB 33 7 31,25 14 6 12,50 9 5 7,75 1 0 1,00 57 18 52,50 296,528 7 34 352 352 4216

35 0 SUDE SEVİNÇ 12B 24 11 21,25 12 5 10,75 15 3 14,25 6 4 5,00 57 23 51,25 294,213 1 35 361 361 4389

36 0 TARIK KARAGÖZ  M 30 7 28,25 14 4 13,00 11 3 10,25 55 14 51,50 293,858 4 36 362 362 4411

37 0 FATMA NUR KARABULUT MA 30 10 27,50 12 2 11,50 9 6 7,50 5 5 3,75 56 23 50,25 290,330 19 37 381 381 4669

38 0 İKBAL ÇETİN  M 30 8 28,00 13 3 12,25 9 1 8,75 1 3 0,25 53 15 49,25 287,105 5 38 394 394 4939

39 0 AYŞE Y  MA 26 14 22,50 11 6 9,50 12 6 10,50 4 2 3,50 53 28 46,00 278,135 20 39 430 430 5656

40 0 AYŞE H TETİK  MB 26 14 22,50 16 3 15,25 11 9 8,75 0 2 -0,50 53 28 46,00 277,975 8 40 431 431 5670

41 0 ELİF  M 32 8 30,00 14 6 12,50 3 11 0,25 1 4 0,00 50 29 42,75 267,205 6 41 482 482 6644

42 0 KÜBRA ÜZÜM  M 26 12 23,00 15 4 14,00 2 4 1,00 1 0 1,00 44 20 39,00 256,830 7 42 525 525 7463

43 0 SENANUR YILMAZ  MB 25 11 22,25 13 3 12,25 0 5 -1,25 38 19 33,25 239,523 9 43 606 606 8724

44 0 TUĞÇ  KARADUMAN  MB 26 9 23,75 7 7 5,25 3 7 1,25 36 23 30,25 230,268 10 44 639 639 9308

45 0 FATMA GÜL AYÇİÇEK  MB 18 16 14,00 14 5 12,75 5 8 3,00 37 29 29,75 230,025 11 45 641 641 9321

46 0 LEYLA BOLAT   17 11 14,25 12 2 11,50 5 9 2,75 34 22 28,50 226,218 7 46 660 660 9513

47 0 MUSTAFA GÜNEY  MB 22 14 18,50 9 5 7,75 1 1 0,75 32 20 27,00 221,165 12 47 675 675 9759

48 0 HASAN H KARAKIR  MA 18 19 13,25 10 6 8,50 2 6 0,50 0 3 -0,75 30 34 21,50 205,178 21 48 743 743 10369
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23 0 AHSEN ÇAĞLAR  MA 33 5 31,75 13 5 11,75 14 5 12,75 7 7 5,25 67 22 61,50 323,813 16 23 251 251 2554

24 0 ÖZGE SEKMEN  MB 35 5 33,75 16 4 15,00 13 4 12,00 2 5 0,75 66 18 61,50 323,373 2 24 253 253 2572

25 0 HÜSEYİN DEMİRCİ  MB 35 5 33,75 14 4 13,00 13 6 11,50 3 3 2,25 65 18 60,50 320,413 3 25 264 264 2715

26 0 SERRA SARUHAN   33 6 31,50 11 3 10,25 17 5 15,75 2 3 1,25 63 17 58,75 315,380 5 26 280 280 2980

27 0 ZEHRA AYNA  MB 31 9 28,75 19 1 18,75 10 6 8,50 2 4 1,00 62 20 57,00 310,443 4 27 297 297 3262

28 0 HAVVANUR ÖZTÜRK  MA 32 5 30,75 14 2 13,50 9 4 8,00 5 4 4,00 60 15 56,25 308,038 17 28 305 305 3425

29 0 RABİA YANAR  MA 32 8 30,00 11 3 10,25 13 3 12,25 4 3 3,25 60 17 55,75 306,595 18 29 312 312 3514

30 0 ŞEFİKA   26 13 22,75 13 5 11,75 15 5 13,75 8 5 6,75 62 28 55,00 305,413 6 30 316 316 3608

31 0 ALİ  M 31 6 29,50 11 6 9,50 12 6 10,50 6 9 3,75 60 27 53,25 299,130 3 31 342 342 4040

32 0 BEYZA COŞKUN  MB 35 5 33,75 15 5 13,75 6 5 4,75 2 5 0,75 58 20 53,00 297,703 5 32 344 344 4142

33 0 EREN YÖRÜK  MB 32 8 30,00 18 2 17,50 12 20 7,00 0 7 -1,75 62 37 52,75 297,335 6 33 345 345 4158

34 0 NİSANUR USLU  MB 33 7 31,25 14 6 12,50 9 5 7,75 1 0 1,00 57 18 52,50 296,528 7 34 352 352 4216

35 0 SUDE SEVİNÇ 12B 24 11 21,25 12 5 10,75 15 3 14,25 6 4 5,00 57 23 51,25 294,213 1 35 361 361 4389

36 0 TARIK KARAGÖZ  M 30 7 28,25 14 4 13,00 11 3 10,25 55 14 51,50 293,858 4 36 362 362 4411

37 0 FATMA NUR KARABULUT MA 30 10 27,50 12 2 11,50 9 6 7,50 5 5 3,75 56 23 50,25 290,330 19 37 381 381 4669

38 0 İKBAL ÇETİN  M 30 8 28,00 13 3 12,25 9 1 8,75 1 3 0,25 53 15 49,25 287,105 5 38 394 394 4939

39 0 AYŞE Y  MA 26 14 22,50 11 6 9,50 12 6 10,50 4 2 3,50 53 28 46,00 278,135 20 39 430 430 5656

40 0 AYŞE H TETİK  MB 26 14 22,50 16 3 15,25 11 9 8,75 0 2 -0,50 53 28 46,00 277,975 8 40 431 431 5670

41 0 ELİF  M 32 8 30,00 14 6 12,50 3 11 0,25 1 4 0,00 50 29 42,75 267,205 6 41 482 482 6644

42 0 KÜBRA ÜZÜM  M 26 12 23,00 15 4 14,00 2 4 1,00 1 0 1,00 44 20 39,00 256,830 7 42 525 525 7463

43 0 SENANUR YILMAZ  MB 25 11 22,25 13 3 12,25 0 5 -1,25 38 19 33,25 239,523 9 43 606 606 8724

44 0 TUĞÇ  KARADUMAN  MB 26 9 23,75 7 7 5,25 3 7 1,25 36 23 30,25 230,268 10 44 639 639 9308

45 0 FATMA GÜL AYÇİÇEK  MB 18 16 14,00 14 5 12,75 5 8 3,00 37 29 29,75 230,025 11 45 641 641 9321

46 0 LEYLA BOLAT   17 11 14,25 12 2 11,50 5 9 2,75 34 22 28,50 226,218 7 46 660 660 9513

47 0 MUSTAFA GÜNEY  MB 22 14 18,50 9 5 7,75 1 1 0,75 32 20 27,00 221,165 12 47 675 675 9759

48 0 HASAN H KARAKIR  MA 18 19 13,25 10 6 8,50 2 6 0,50 0 3 -0,75 30 34 21,50 205,178 21 48 743 743 10369
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

KÜTAHYA TAVŞANLI TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)52 1092 1092 12264

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 24,8 10,1 22,25 11,6 3,9 10,60 10,3 4,4 9,16 3,4 3,4 2,54 50,0 21,8 44,55 270,470

Okul Ortalaması 28,7 7,9 26,75 13,7 3,5 12,83 14,6 5,4 13,24 5,9 3,9 4,93 62,9 20,6 57,75 310,100

KATILIMLAR

49 0 DERYA UYGUN  MB 8 18 3,50 8 6 6,50 16 24 10,00 171,745 13 49 880 880 11300

50 0 FRED  MB 6 14 2,50 8 12 5,00 2 4 1,00 16 30 8,50 167,345 14 50 910 910 11425

51 0 A KADİR KÖSE   0 6 -1,50 2 2 1,50 6 2 5,50 0 2 -0,50 8 12 5,00 157,275 8 51 961 961 11634

52 0 SERDAR TEZCAN  MZ 1 3 0,25 5 0 5,00 6 3 5,25
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KURUM KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

KÜTAHYA TAVŞANLI TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
Okul

(52)
28,73 7,90 26,75 3,37 1,19 3,07 2,19 1,27 1,88 3,90 0,65 3,74 4,23 0,35 4,14 12,87 4,67 11,70 1,71 0,67 1,54 1,75 1,92 1,27 2,62 0,92 2,38 1,54 1,04 1,28 62,91 20,58 57,75 310,100

İlçe
(1092)

21,68 11,51 18,81 2,35 1,59 1,95 1,65 1,48 1,29 2,90 0,84 2,69 3,46 0,74 3,27 0,01 0,02 0,01 8,89 4,68 7,72 1,33 0,81 1,13 1,21 1,76 0,77 1,35 1,14 1,06 0,96 1,01 0,71 45,79 25,58 39,41 252,930

İl
(1092)

21,68 11,51 18,81 2,35 1,59 1,95 1,65 1,48 1,29 2,90 0,84 2,69 3,46 0,74 3,27 0,01 0,02 0,01 8,89 4,68 7,72 1,33 0,81 1,13 1,21 1,76 0,77 1,35 1,14 1,06 0,96 1,01 0,71 45,79 25,58 39,41 252,930

Genel
(12264)

24,77 10,07 22,25 2,68 1,40 2,33 1,80 1,37 1,46 3,37 0,63 3,21 3,72 0,53 3,59 0,01 0,02 0,01 9,14 3,97 8,15 1,12 0,44 1,01 1,11 1,61 0,71 1,34 1,00 1,09 0,93 0,78 0,74 49,99 21,82 44,55 270,470

Yukarıdaki tabloda okul satırında yazan değerler okulunuza ait ortalamalardır. Bu satırın altındaki oklar, okul ortalamanızın genel ortalamaya göre durumunu gösterir. İlçe, il ve genel satırlarında ise; ilçenize, ilinize ve genele ait ortalama gösterilir.
Eğer okul ortalamanız bu değerlere göre daha iyiyse yeşil yazı rengiyle, kötüyse kırmızı yazı rengiyle ilgili değer gösterilir. Parantez içinde yazılan değerler katılım sayılarıdır.

ŞUBE ORTALAMALARI
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
  
(8)

26,13 7,50 24,25 2,63 1,38 2,28 2,25 0,88 2,03 4,00 0,50 3,88 3,50 0,50 3,38 12,75 5,50 11,38 2,13 0,63 1,97 1,75 1,63 1,34 2,13 1,63 1,72 1,00 1,63 0,59 58,27 21,78 52,82 298,490

 M
(7)

31,29 7,29 29,46 2,71 1,57 2,32 2,00 1,57 1,61 4,00 0,71 3,82 4,57 0,29 4,50 11,57 4,57 10,43 1,29 0,14 1,25 2,00 2,00 1,50 2,14 1,00 1,89 1,43 0,57 1,29 63,00 19,71 58,07 313,730

 MA
(21)

32,29 6,76 30,60 3,86 0,86 3,64 2,24 1,10 1,96 4,19 0,52 4,06 4,67 0,19 4,62 17,57 4,05 16,56 2,76 1,05 2,50 2,67 2,76 1,98 4,57 0,86 4,36 2,76 1,24 2,45 77,58 19,39 72,73 358,010

 MB
(14)

25,93 10,29 23,36 3,29 1,43 2,93 2,43 1,71 2,00 3,64 0,93 3,41 4,14 0,50 4,02 7,43 5,64 6,02 0,21 0,50 0,09 0,36 1,00 0,11 0,36 0,64 0,20 0,21 0,64 0,05 48,00 23,28 42,19 266,360

 MZ
(1)

1,00 3,00 0,25 5,00 0,00 5,00 6,00 3,00 5,25

12B
(1)

24,00 11,00 21,25 3,00 2,00 2,50 1,00 1,00 0,75 4,00 1,00 3,75 4,00 1,00 3,75 13,00 3,00 12,25 2,00 0,00 2,00 2,00 1,00 1,75 3,00 1,00 2,75 1,00 2,00 0,50 57,00 23,00 51,25 294,210

Yukarıdaki şube ortalamaları tablosunda şubelerinize ait ortalamalar okul ortalaması ile kıyaslanmıştır. Şube isimlerinin altında parantez içindeki değerler şube katılımıdır.
Eğer şube ortalaması, okul ortalamasından daha iyiyse yeşil yazı rengiyle, kötüyse kırmızı yazı rengiyle gösterilir.

KATILIM RAPORU
Sınava Katılan

Öğrenci Sınıf Okul İlçe İl
TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ okulunda 52 6

TAVŞANLI ilçesinde 1092 74 13
KÜTAHYA ilinde 1092 74 13 1

Genelde 12264 1006 180 96 42

DERECELER

Genelde sınava 180 okul katıldı, okulunuz [TYT] puanında 27. oldu

KÜTAHYA ilinde sınava 13 okul katıldı, okulunuz [TYT] puanında 4. oldu

TAVŞANLI ilçesinde sınava 13 okul katıldı, okulunuz [TYT] puanında 4. oldu
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KURUM KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

KÜTAHYA TAVŞANLI TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)
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KURUM KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

KÜTAHYA TAVŞANLI TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)
Bu sayfada kurumunuzdaki öğrencilere ait kazanım analizi verilmektedir. Her test başlığının yanında ilgili testle ilgili işlem yapmış öğrenci sayısı verilmektedir. Her kazanım için başarı durumu hesaplanırken bu öğrenci sayıları dikkate alınmıştır.
Her kazanımın başında köşeli parantez içinde + veya - işaretleri bulunur. Başarı oranı %50 ve üstünde olan kazanımlar için + diğerleri için - işareti kullanılır.

TYT Türkçe Soru D Y %

Türkçe
[+] SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE
ANLAM

4 3,06 0,81 76

[+] CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1,94 0,94 65

[+] YAZIM KURALLARI 4 2,83 0,62 71

[+] NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 2,19 0,58 73

[+] PARAGRAFIN YAPISI 4 3,29 0,40 82

[+] ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ
GELİŞTİRME YOLLARI

1 0,75 0,15 75

[+] PARAGRAF YORUMU 21 14,67 4,40 70

TYT Sosyal Soru D Y %

Tarih-1
[+] İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0,81 0,17 81

[+] İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK
DÜNYASI

1 0,69 0,29 69

[+] TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE
İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ

1 0,52 0,35 52

[+] BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI
SİYASETİ (1302-1453)

1 0,58 0,27 58

[+] DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0,77 0,12 77

Coğrafya-1
[-] DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0,04 0,46 4

[+] DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 1,15 0,21 58

[+] BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 2 1,00 0,60 50

Felsefe
[+] MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL
FELSEFESİ

1 0,79 0,13 79

[+] FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE
PROBLEMLERİ

4 3,12 0,52 78

Din Kül. ve Ahl. Bil.
[+] İSLAM VE İBADET 2 1,54 0,27 77

[+] DİN VE HAYAT 1 0,87 0,02 87

[+] DÜNYA VE AHİRET 1 0,94 0 94

[+] AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0,88 0,06 88

Felsefe (Seçmeli)
[-] FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

[-] FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0

[-] FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE
PROBLEMLERİ

2 0 0 0

[-] MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL
FELSEFESİ

1 0 0 0

TYT Matematik Soru D Y %

Matematik-1
[+] SAYILAR 6 3,02 1,69 50

[-] BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 5 2,25 1,13 45

[-] RASYONEL SAYILAR 1 0,21 0,13 21

[-] BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE
EŞİTSİZLİKLER

4 1,88 0,42 47

[-] MUTLAK DEĞER 2 0,77 0,42 38

[-] ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 6 2,85 0,63 47

[-] PROBLEMLER 6 1,88 0,23 31

Geometri
[-] DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0,17 0,08 17

[-] ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI
İLİŞKİLERİ

1 0,04 0,10 4

[-] ÖZEL ÜÇGENLER 3 0,79 0,25 26

[-] ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0,71 0,25 14

TYT Fen Soru D Y %

Fizik
[-] MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0,48 0,19 48

[-] HAREKET VE KUVVET 1 0,15 0,44 15

[-] ISI VE SICAKLIK 1 0,06 0,42 6

[-] ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0,04 0,23 4

[-] BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0,27 0,27 27

[+] OPTİK 1 0,54 0,08 54

[-] DALGALAR 1 0,21 0,29 21

Kimya
[+] KİMYA BİLİMİ 1 0,54 0,21 54

[-] ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 0,60 0,29 30

[-] KİMYASAL TÜRLER ARASI
ETKİLEŞİMLER

4 1,58 0,38 39

[-] MADDENİN HÂLLERİ 2 0,67 0,31 34

Biyoloji
[-] KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0,17 0,19 17

[-] YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0,21 0,19 21

[-] HÜCRE 1 0,19 0,15 19

[-] HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0,37 0,12 37

[-] CANLILAR DÜNYASI 1 0,23 0,25 23

[-] EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL
ÇEVRE SORUNLARI

1 0,37 0,13 37



 MA ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

KÜTAHYA TAVŞANLI TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
 MA
(21)

32,29 6,76 30,60 3,86 0,86 3,64 2,24 1,10 1,96 4,19 0,52 4,06 4,67 0,19 4,62 17,57 4,05 16,56 2,76 1,05 2,50 2,67 2,76 1,98 4,57 0,86 4,36 2,76 1,24 2,45 77,58 19,39 72,73 358,010

Okul
(52)

28,73 7,90 26,75 3,37 1,19 3,07 2,19 1,27 1,88 3,90 0,65 3,74 4,23 0,35 4,14 12,87 4,67 11,70 1,71 0,67 1,54 1,75 1,92 1,27 2,62 0,92 2,38 1,54 1,04 1,28 62,91 20,58 57,75 310,100

İlçe
(1092)

21,68 11,51 18,81 2,35 1,59 1,95 1,65 1,48 1,29 2,90 0,84 2,69 3,46 0,74 3,27 0,01 0,02 0,01 8,89 4,68 7,72 1,33 0,81 1,13 1,21 1,76 0,77 1,35 1,14 1,06 0,96 1,01 0,71 45,79 25,58 39,41 252,930

İl
(1092)

21,68 11,51 18,81 2,35 1,59 1,95 1,65 1,48 1,29 2,90 0,84 2,69 3,46 0,74 3,27 0,01 0,02 0,01 8,89 4,68 7,72 1,33 0,81 1,13 1,21 1,76 0,77 1,35 1,14 1,06 0,96 1,01 0,71 45,79 25,58 39,41 252,930

Genel
(12264)

24,77 10,07 22,25 2,68 1,40 2,33 1,80 1,37 1,46 3,37 0,63 3,21 3,72 0,53 3,59 0,01 0,02 0,01 9,14 3,97 8,15 1,12 0,44 1,01 1,11 1,61 0,71 1,34 1,00 1,09 0,93 0,78 0,74 49,99 21,82 44,55 270,470

Yukarıdaki tabloda şube isminin yazdığı satırda yazan değerler şubenize ait ortalamalardır. Bu satırın altındaki oklar, şube ortalamanızın genel ortalamaya göre durumunu gösterir. Okul, ilçe, il ve genel satırlarında ise; okulunuza, ilçenize, ilinize ve genele ait
ortalama gösterilir.

KATILIM RAPORU
Sınava Katılan

Öğrenci Sınıf Okul İlçe İl
 MA şubesinde 21

Okulunuzda 52 6
TAVŞANLI ilçesinde 1092 74 13

KÜTAHYA ilinde 1092 74 13 1
Genelde 12264 1006 180 96 42

DERECELER

Genelde sınava 1006 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 64. oldu

KÜTAHYA ilinde sınava 74 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 12. oldu

TAVŞANLI ilçesinde sınava 74 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 12. oldu

Okulunuzda sınava 6 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 1. oldu
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 MA ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

KÜTAHYA TAVŞANLI TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)
Bu sayfada şubenizdeki öğrencilere ait kazanım analizi verilmektedir. Her test başlığının yanında ilgili testle ilgili işlem yapmış öğrenci sayısı verilmektedir. Her kazanım için başarı durumu hesaplanırken bu öğrenci sayıları dikkate alınmıştır.
Her kazanımın başında köşeli parantez içinde + veya - işaretleri bulunur. Başarı oranı %50 ve üstünde olan kazanımlar için + diğerleri için - işareti kullanılır.

TYT Türkçe Soru D Y %

Türkçe
[+] SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE
ANLAM

4 3,24 0,71 81

[+] CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2,29 0,71 76

[+] YAZIM KURALLARI 4 3,33 0,52 83

[+] NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 2,62 0,33 87

[+] PARAGRAFIN YAPISI 4 3,52 0,48 88

[+] ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ
GELİŞTİRME YOLLARI

1 0,86 0,10 86

[+] PARAGRAF YORUMU 21 16,43 3,90 78

TYT Sosyal Soru D Y %

Tarih-1
[+] İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0,90 0,10 90

[+] İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK
DÜNYASI

1 0,86 0,14 86

[+] TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE
İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ

1 0,57 0,38 57

[+] BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI
SİYASETİ (1302-1453)

1 0,67 0,14 67

[+] DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0,86 0,10 86

Coğrafya-1
[-] DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0,05 0,38 5

[+] DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 1,19 0,14 60

[+] BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 2 1,00 0,57 50

Felsefe
[+] MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL
FELSEFESİ

1 0,95 0,05 95

[+] FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE
PROBLEMLERİ

4 3,24 0,48 81

Din Kül. ve Ahl. Bil.
[+] İSLAM VE İBADET 2 1,76 0,14 88

[+] DİN VE HAYAT 1 0,95 0,05 95

[+] DÜNYA VE AHİRET 1 1,00 0 100

[+] AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0,95 0 95

Felsefe (Seçmeli)
[-] FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

[-] FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0

[-] FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE
PROBLEMLERİ

2 0 0 0

[-] MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL
FELSEFESİ

1 0 0 0

TYT Matematik Soru D Y %

Matematik-1
[+] SAYILAR 6 3,71 1,52 62

[+] BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 5 2,67 1,24 53

[-] RASYONEL SAYILAR 1 0,33 0,14 33

[+] BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER
VE EŞİTSİZLİKLER

4 2,62 0,24 65

[+] MUTLAK DEĞER 2 1,10 0,38 55

[+] ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 6 4,19 0,33 70

[-] PROBLEMLER 6 2,95 0,19 49

Geometri
[-] DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0,33 0,10 33

[-] ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI
İLİŞKİLERİ

1 0 0,14 0

[-] ÖZEL ÜÇGENLER 3 1,24 0,38 41

[-] ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 1,19 0,43 24

TYT Fen Soru D Y %

Fizik
[+] MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0,76 0,19 76

[-] HAREKET VE KUVVET 1 0,29 0,62 29

[-] ISI VE SICAKLIK 1 0,05 0,71 5

[-] ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0,05 0,38 5

[-] BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0,48 0,29 48

[+] OPTİK 1 0,76 0,14 76

[-] DALGALAR 1 0,29 0,43 29

Kimya
[+] KİMYA BİLİMİ 1 0,81 0,14 81

[+] ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 1,19 0,24 60

[+] KİMYASAL TÜRLER ARASI
ETKİLEŞİMLER

4 2,86 0,24 71

[+] MADDENİN HÂLLERİ 2 1,14 0,43 57

Biyoloji
[-] KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0,33 0,19 33

[-] YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0,29 0,38 29

[-] HÜCRE 1 0,33 0,24 33

[+] HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0,67 0,05 67

[+] CANLILAR DÜNYASI 1 0,52 0,24 52

[+] EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL
ÇEVRE SORUNLARI

1 0,62 0,14 62



 M ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

KÜTAHYA TAVŞANLI TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
 M
(7)

31,29 7,29 29,46 2,71 1,57 2,32 2,00 1,57 1,61 4,00 0,71 3,82 4,57 0,29 4,50 11,57 4,57 10,43 1,29 0,14 1,25 2,00 2,00 1,50 2,14 1,00 1,89 1,43 0,57 1,29 63,00 19,71 58,07 313,730

Okul
(52)

28,73 7,90 26,75 3,37 1,19 3,07 2,19 1,27 1,88 3,90 0,65 3,74 4,23 0,35 4,14 12,87 4,67 11,70 1,71 0,67 1,54 1,75 1,92 1,27 2,62 0,92 2,38 1,54 1,04 1,28 62,91 20,58 57,75 310,100

İlçe
(1092)

21,68 11,51 18,81 2,35 1,59 1,95 1,65 1,48 1,29 2,90 0,84 2,69 3,46 0,74 3,27 0,01 0,02 0,01 8,89 4,68 7,72 1,33 0,81 1,13 1,21 1,76 0,77 1,35 1,14 1,06 0,96 1,01 0,71 45,79 25,58 39,41 252,930

İl
(1092)

21,68 11,51 18,81 2,35 1,59 1,95 1,65 1,48 1,29 2,90 0,84 2,69 3,46 0,74 3,27 0,01 0,02 0,01 8,89 4,68 7,72 1,33 0,81 1,13 1,21 1,76 0,77 1,35 1,14 1,06 0,96 1,01 0,71 45,79 25,58 39,41 252,930

Genel
(12264)

24,77 10,07 22,25 2,68 1,40 2,33 1,80 1,37 1,46 3,37 0,63 3,21 3,72 0,53 3,59 0,01 0,02 0,01 9,14 3,97 8,15 1,12 0,44 1,01 1,11 1,61 0,71 1,34 1,00 1,09 0,93 0,78 0,74 49,99 21,82 44,55 270,470

Yukarıdaki tabloda şube isminin yazdığı satırda yazan değerler şubenize ait ortalamalardır. Bu satırın altındaki oklar, şube ortalamanızın genel ortalamaya göre durumunu gösterir. Okul, ilçe, il ve genel satırlarında ise; okulunuza, ilçenize, ilinize ve genele ait
ortalama gösterilir.

KATILIM RAPORU
Sınava Katılan

Öğrenci Sınıf Okul İlçe İl
 M şubesinde 7
Okulunuzda 52 6

TAVŞANLI ilçesinde 1092 74 13
KÜTAHYA ilinde 1092 74 13 1

Genelde 12264 1006 180 96 42

DERECELER

Genelde sınava 1006 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 167. oldu

KÜTAHYA ilinde sınava 74 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 17. oldu

TAVŞANLI ilçesinde sınava 74 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 17. oldu

Okulunuzda sınava 6 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 2. oldu

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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 M ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

KÜTAHYA TAVŞANLI TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)
Bu sayfada şubenizdeki öğrencilere ait kazanım analizi verilmektedir. Her test başlığının yanında ilgili testle ilgili işlem yapmış öğrenci sayısı verilmektedir. Her kazanım için başarı durumu hesaplanırken bu öğrenci sayıları dikkate alınmıştır.
Her kazanımın başında köşeli parantez içinde + veya - işaretleri bulunur. Başarı oranı %50 ve üstünde olan kazanımlar için + diğerleri için - işareti kullanılır.

TYT Türkçe Soru D Y %

Türkçe
[+] SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE
ANLAM

4 3,29 0,68 82

[+] CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2,25 0,75 75

[+] YAZIM KURALLARI 4 3,18 0,50 79

[+] NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 2,57 0,39 86

[+] PARAGRAFIN YAPISI 4 3,57 0,43 89

[+] ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ
GELİŞTİRME YOLLARI

1 0,86 0,11 86

[+] PARAGRAF YORUMU 21 16,32 4,04 78

TYT Sosyal Soru D Y %

Tarih-1
[+] İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0,82 0,18 82

[+] İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK
DÜNYASI

1 0,79 0,21 79

[+] TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE
İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ

1 0,57 0,32 57

[+] BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI
SİYASETİ (1302-1453)

1 0,57 0,21 57

[+] DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0,82 0,11 82

Coğrafya-1
[-] DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0,07 0,43 7

[+] DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 1,14 0,14 57

[-] BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 2 0,96 0,64 48

Felsefe
[+] MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL
FELSEFESİ

1 0,93 0,07 93

[+] FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE
PROBLEMLERİ

4 3,21 0,50 80

Din Kül. ve Ahl. Bil.
[+] İSLAM VE İBADET 2 1,71 0,18 86

[+] DİN VE HAYAT 1 0,96 0,04 96

[+] DÜNYA VE AHİRET 1 1,00 0 100

[+] AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0,96 0 96

Felsefe (Seçmeli)
[-] FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

[-] FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0

[-] FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE
PROBLEMLERİ

2 0 0 0

[-] MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL
FELSEFESİ

1 0 0 0

TYT Matematik Soru D Y %

Matematik-1
[+] SAYILAR 6 3,46 1,64 58

[+] BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 5 2,50 1,29 50

[-] RASYONEL SAYILAR 1 0,29 0,14 29

[+] BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER
VE EŞİTSİZLİKLER

4 2,46 0,29 62

[-] MUTLAK DEĞER 2 0,93 0,36 46

[+] ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 6 3,86 0,32 64

[-] PROBLEMLER 6 2,57 0,14 43

Geometri
[-] DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0,29 0,07 29

[-] ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI
İLİŞKİLERİ

1 0,04 0,11 4

[-] ÖZEL ÜÇGENLER 3 1,04 0,29 35

[-] ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 1,04 0,36 21

TYT Fen Soru D Y %

Fizik
[+] MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0,68 0,21 68

[-] HAREKET VE KUVVET 1 0,29 0,54 29

[-] ISI VE SICAKLIK 1 0,07 0,61 7

[-] ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0,04 0,43 4

[-] BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0,43 0,32 43

[+] OPTİK 1 0,71 0,11 71

[-] DALGALAR 1 0,29 0,36 29

Kimya
[+] KİMYA BİLİMİ 1 0,71 0,18 71

[+] ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 1,00 0,25 50

[+] KİMYASAL TÜRLER ARASI
ETKİLEŞİMLER

4 2,39 0,36 60

[+] MADDENİN HÂLLERİ 2 1,04 0,36 52

Biyoloji
[-] KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0,25 0,21 25

[-] YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0,29 0,29 29

[-] HÜCRE 1 0,32 0,18 32

[+] HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0,61 0,07 61

[-] CANLILAR DÜNYASI 1 0,43 0,18 43

[+] EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL
ÇEVRE SORUNLARI

1 0,54 0,14 54



   ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

KÜTAHYA TAVŞANLI TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
  
(8)

26,13 7,50 24,25 2,63 1,38 2,28 2,25 0,88 2,03 4,00 0,50 3,88 3,50 0,50 3,38 12,75 5,50 11,38 2,13 0,63 1,97 1,75 1,63 1,34 2,13 1,63 1,72 1,00 1,63 0,59 58,27 21,78 52,82 298,490

Okul
(52)

28,73 7,90 26,75 3,37 1,19 3,07 2,19 1,27 1,88 3,90 0,65 3,74 4,23 0,35 4,14 12,87 4,67 11,70 1,71 0,67 1,54 1,75 1,92 1,27 2,62 0,92 2,38 1,54 1,04 1,28 62,91 20,58 57,75 310,100

İlçe
(1092)

21,68 11,51 18,81 2,35 1,59 1,95 1,65 1,48 1,29 2,90 0,84 2,69 3,46 0,74 3,27 0,01 0,02 0,01 8,89 4,68 7,72 1,33 0,81 1,13 1,21 1,76 0,77 1,35 1,14 1,06 0,96 1,01 0,71 45,79 25,58 39,41 252,930

İl
(1092)

21,68 11,51 18,81 2,35 1,59 1,95 1,65 1,48 1,29 2,90 0,84 2,69 3,46 0,74 3,27 0,01 0,02 0,01 8,89 4,68 7,72 1,33 0,81 1,13 1,21 1,76 0,77 1,35 1,14 1,06 0,96 1,01 0,71 45,79 25,58 39,41 252,930

Genel
(12264)

24,77 10,07 22,25 2,68 1,40 2,33 1,80 1,37 1,46 3,37 0,63 3,21 3,72 0,53 3,59 0,01 0,02 0,01 9,14 3,97 8,15 1,12 0,44 1,01 1,11 1,61 0,71 1,34 1,00 1,09 0,93 0,78 0,74 49,99 21,82 44,55 270,470

Yukarıdaki tabloda şube isminin yazdığı satırda yazan değerler şubenize ait ortalamalardır. Bu satırın altındaki oklar, şube ortalamanızın genel ortalamaya göre durumunu gösterir. Okul, ilçe, il ve genel satırlarında ise; okulunuza, ilçenize, ilinize ve genele ait
ortalama gösterilir.

KATILIM RAPORU
Sınava Katılan

Öğrenci Sınıf Okul İlçe İl
   şubesinde 8
Okulunuzda 52 6

TAVŞANLI ilçesinde 1092 74 13
KÜTAHYA ilinde 1092 74 13 1

Genelde 12264 1006 180 96 42

DERECELER

Genelde sınava 1006 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 244. oldu

KÜTAHYA ilinde sınava 74 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 22. oldu

TAVŞANLI ilçesinde sınava 74 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 22. oldu

Okulunuzda sınava 6 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 3. oldu

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS
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   ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

KÜTAHYA TAVŞANLI TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)
Bu sayfada şubenizdeki öğrencilere ait kazanım analizi verilmektedir. Her test başlığının yanında ilgili testle ilgili işlem yapmış öğrenci sayısı verilmektedir. Her kazanım için başarı durumu hesaplanırken bu öğrenci sayıları dikkate alınmıştır.
Her kazanımın başında köşeli parantez içinde + veya - işaretleri bulunur. Başarı oranı %50 ve üstünde olan kazanımlar için + diğerleri için - işareti kullanılır.

TYT Türkçe Soru D Y %

Türkçe
[+] SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE
ANLAM

4 3,17 0,69 79

[+] CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2,14 0,78 71

[+] YAZIM KURALLARI 4 3,06 0,56 76

[+] NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 2,47 0,36 82

[+] PARAGRAFIN YAPISI 4 3,42 0,42 85

[+] ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ
GELİŞTİRME YOLLARI

1 0,83 0,08 83

[+] PARAGRAF YORUMU 21 15,64 4,14 74

TYT Sosyal Soru D Y %

Tarih-1
[+] İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0,75 0,22 75

[+] İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK
DÜNYASI

1 0,75 0,22 75

[+] TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE
İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ

1 0,50 0,36 50

[+] BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI
SİYASETİ (1302-1453)

1 0,56 0,22 56

[+] DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0,81 0,08 81

Coğrafya-1
[-] DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0,06 0,39 6

[+] DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 1,03 0,22 51

[+] BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 2 1,11 0,53 56

Felsefe
[+] MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL
FELSEFESİ

1 0,86 0,11 86

[+] FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE
PROBLEMLERİ

4 3,25 0,44 81

Din Kül. ve Ahl. Bil.
[+] İSLAM VE İBADET 2 1,61 0,19 81

[+] DİN VE HAYAT 1 0,92 0,03 92

[+] DÜNYA VE AHİRET 1 0,97 0 97

[+] AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0,89 0,06 89

Felsefe (Seçmeli)
[-] FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

[-] FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0

[-] FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE
PROBLEMLERİ

2 0 0 0

[-] MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL
FELSEFESİ

1 0 0 0

TYT Matematik Soru D Y %

Matematik-1
[+] SAYILAR 6 3,39 1,61 56

[+] BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 5 2,50 1,19 50

[-] RASYONEL SAYILAR 1 0,28 0,17 28

[+] BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER
VE EŞİTSİZLİKLER

4 2,31 0,42 58

[-] MUTLAK DEĞER 2 0,97 0,36 49

[+] ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 6 3,58 0,53 60

[-] PROBLEMLER 6 2,31 0,19 38

Geometri
[-] DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0,25 0,11 25

[-] ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI
İLİŞKİLERİ

1 0,06 0,11 6

[-] ÖZEL ÜÇGENLER 3 1,03 0,22 34

[-] ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 1,00 0,33 20

TYT Fen Soru D Y %

Fizik
[+] MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0,64 0,22 64

[-] HAREKET VE KUVVET 1 0,22 0,50 22

[-] ISI VE SICAKLIK 1 0,08 0,56 8

[-] ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0,06 0,33 6

[-] BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0,39 0,31 39

[+] OPTİK 1 0,67 0,08 67

[-] DALGALAR 1 0,28 0,36 28

Kimya
[+] KİMYA BİLİMİ 1 0,64 0,19 64

[-] ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 0,86 0,31 43

[+] KİMYASAL TÜRLER ARASI
ETKİLEŞİMLER

4 2,22 0,42 56

[-] MADDENİN HÂLLERİ 2 0,92 0,42 46

Biyoloji
[-] KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0,25 0,25 25

[-] YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0,28 0,22 28

[-] HÜCRE 1 0,28 0,17 28

[+] HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0,50 0,17 50

[-] CANLILAR DÜNYASI 1 0,33 0,25 33

[-] EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL
ÇEVRE SORUNLARI

1 0,47 0,14 47



12B ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

KÜTAHYA TAVŞANLI TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
12B

(1)
24,00 11,00 21,25 3,00 2,00 2,50 1,00 1,00 0,75 4,00 1,00 3,75 4,00 1,00 3,75 13,00 3,00 12,25 2,00 0,00 2,00 2,00 1,00 1,75 3,00 1,00 2,75 1,00 2,00 0,50 57,00 23,00 51,25 294,210

Okul
(52)

28,73 7,90 26,75 3,37 1,19 3,07 2,19 1,27 1,88 3,90 0,65 3,74 4,23 0,35 4,14 12,87 4,67 11,70 1,71 0,67 1,54 1,75 1,92 1,27 2,62 0,92 2,38 1,54 1,04 1,28 62,91 20,58 57,75 310,100

İlçe
(1092)

21,68 11,51 18,81 2,35 1,59 1,95 1,65 1,48 1,29 2,90 0,84 2,69 3,46 0,74 3,27 0,01 0,02 0,01 8,89 4,68 7,72 1,33 0,81 1,13 1,21 1,76 0,77 1,35 1,14 1,06 0,96 1,01 0,71 45,79 25,58 39,41 252,930

İl
(1092)

21,68 11,51 18,81 2,35 1,59 1,95 1,65 1,48 1,29 2,90 0,84 2,69 3,46 0,74 3,27 0,01 0,02 0,01 8,89 4,68 7,72 1,33 0,81 1,13 1,21 1,76 0,77 1,35 1,14 1,06 0,96 1,01 0,71 45,79 25,58 39,41 252,930

Genel
(12264)

24,77 10,07 22,25 2,68 1,40 2,33 1,80 1,37 1,46 3,37 0,63 3,21 3,72 0,53 3,59 0,01 0,02 0,01 9,14 3,97 8,15 1,12 0,44 1,01 1,11 1,61 0,71 1,34 1,00 1,09 0,93 0,78 0,74 49,99 21,82 44,55 270,470

Yukarıdaki tabloda şube isminin yazdığı satırda yazan değerler şubenize ait ortalamalardır. Bu satırın altındaki oklar, şube ortalamanızın genel ortalamaya göre durumunu gösterir. Okul, ilçe, il ve genel satırlarında ise; okulunuza, ilçenize, ilinize ve genele ait
ortalama gösterilir.

KATILIM RAPORU
Sınava Katılan

Öğrenci Sınıf Okul İlçe İl
12B şubesinde 1

Okulunuzda 52 6
TAVŞANLI ilçesinde 1092 74 13

KÜTAHYA ilinde 1092 74 13 1
Genelde 12264 1006 180 96 42

DERECELER

Genelde sınava 1006 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 265. oldu

KÜTAHYA ilinde sınava 74 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 23. oldu

TAVŞANLI ilçesinde sınava 74 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 23. oldu

Okulunuzda sınava 6 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 4. oldu

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.
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12B ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

KÜTAHYA TAVŞANLI TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)
Bu sayfada şubenizdeki öğrencilere ait kazanım analizi verilmektedir. Her test başlığının yanında ilgili testle ilgili işlem yapmış öğrenci sayısı verilmektedir. Her kazanım için başarı durumu hesaplanırken bu öğrenci sayıları dikkate alınmıştır.
Her kazanımın başında köşeli parantez içinde + veya - işaretleri bulunur. Başarı oranı %50 ve üstünde olan kazanımlar için + diğerleri için - işareti kullanılır.

TYT Türkçe Soru D Y %

Türkçe
[+] SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE
ANLAM

4 3,14 0,73 78

[+] CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2,11 0,81 70

[+] YAZIM KURALLARI 4 3,08 0,54 77

[+] NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 2,41 0,43 80

[+] PARAGRAFIN YAPISI 4 3,41 0,41 85

[+] ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ
GELİŞTİRME YOLLARI

1 0,84 0,08 84

[+] PARAGRAF YORUMU 21 15,57 4,14 74

TYT Sosyal Soru D Y %

Tarih-1
[+] İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0,76 0,22 76

[+] İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK
DÜNYASI

1 0,73 0,24 73

[+] TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE
İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ

1 0,51 0,35 51

[+] BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI
SİYASETİ (1302-1453)

1 0,54 0,24 54

[+] DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0,81 0,08 81

Coğrafya-1
[-] DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0,05 0,41 5

[+] DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 1,03 0,22 51

[+] BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 2 1,08 0,51 54

Felsefe
[+] MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL
FELSEFESİ

1 0,86 0,11 86

[+] FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE
PROBLEMLERİ

4 3,24 0,46 81

Din Kül. ve Ahl. Bil.
[+] İSLAM VE İBADET 2 1,59 0,22 80

[+] DİN VE HAYAT 1 0,92 0,03 92

[+] DÜNYA VE AHİRET 1 0,97 0 97

[+] AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0,89 0,05 89

Felsefe (Seçmeli)
[-] FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

[-] FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0

[-] FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE
PROBLEMLERİ

2 0 0 0

[-] MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL
FELSEFESİ

1 0 0 0

TYT Matematik Soru D Y %

Matematik-1
[+] SAYILAR 6 3,46 1,57 58

[-] BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 5 2,46 1,19 49

[-] RASYONEL SAYILAR 1 0,27 0,16 27

[+] BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER
VE EŞİTSİZLİKLER

4 2,27 0,41 57

[-] MUTLAK DEĞER 2 0,97 0,35 49

[+] ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 6 3,57 0,57 59

[-] PROBLEMLER 6 2,27 0,19 38

Geometri
[-] DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0,24 0,11 24

[-] ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI
İLİŞKİLERİ

1 0,05 0,11 5

[-] ÖZEL ÜÇGENLER 3 1,03 0,22 34

[-] ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 1,00 0,32 20

TYT Fen Soru D Y %

Fizik
[+] MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0,62 0,24 62

[-] HAREKET VE KUVVET 1 0,22 0,49 22

[-] ISI VE SICAKLIK 1 0,08 0,54 8

[-] ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0,05 0,32 5

[-] BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0,38 0,30 38

[+] OPTİK 1 0,68 0,08 68

[-] DALGALAR 1 0,30 0,35 30

Kimya
[+] KİMYA BİLİMİ 1 0,65 0,19 65

[-] ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 0,84 0,32 42

[+] KİMYASAL TÜRLER ARASI
ETKİLEŞİMLER

4 2,22 0,43 55

[-] MADDENİN HÂLLERİ 2 0,92 0,41 46

Biyoloji
[-] KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0,24 0,24 24

[-] YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0,27 0,24 27

[-] HÜCRE 1 0,27 0,16 27

[+] HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0,51 0,16 51

[-] CANLILAR DÜNYASI 1 0,32 0,24 32

[-] EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL
ÇEVRE SORUNLARI

1 0,46 0,16 46



 MB ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

KÜTAHYA TAVŞANLI TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
 MB
(14)

25,93 10,29 23,36 3,29 1,43 2,93 2,43 1,71 2,00 3,64 0,93 3,41 4,14 0,50 4,02 7,43 5,64 6,02 0,21 0,50 0,09 0,36 1,00 0,11 0,36 0,64 0,20 0,21 0,64 0,05 48,00 23,28 42,19 266,360

Okul
(52)

28,73 7,90 26,75 3,37 1,19 3,07 2,19 1,27 1,88 3,90 0,65 3,74 4,23 0,35 4,14 12,87 4,67 11,70 1,71 0,67 1,54 1,75 1,92 1,27 2,62 0,92 2,38 1,54 1,04 1,28 62,91 20,58 57,75 310,100

İlçe
(1092)

21,68 11,51 18,81 2,35 1,59 1,95 1,65 1,48 1,29 2,90 0,84 2,69 3,46 0,74 3,27 0,01 0,02 0,01 8,89 4,68 7,72 1,33 0,81 1,13 1,21 1,76 0,77 1,35 1,14 1,06 0,96 1,01 0,71 45,79 25,58 39,41 252,930

İl
(1092)

21,68 11,51 18,81 2,35 1,59 1,95 1,65 1,48 1,29 2,90 0,84 2,69 3,46 0,74 3,27 0,01 0,02 0,01 8,89 4,68 7,72 1,33 0,81 1,13 1,21 1,76 0,77 1,35 1,14 1,06 0,96 1,01 0,71 45,79 25,58 39,41 252,930

Genel
(12264)

24,77 10,07 22,25 2,68 1,40 2,33 1,80 1,37 1,46 3,37 0,63 3,21 3,72 0,53 3,59 0,01 0,02 0,01 9,14 3,97 8,15 1,12 0,44 1,01 1,11 1,61 0,71 1,34 1,00 1,09 0,93 0,78 0,74 49,99 21,82 44,55 270,470

Yukarıdaki tabloda şube isminin yazdığı satırda yazan değerler şubenize ait ortalamalardır. Bu satırın altındaki oklar, şube ortalamanızın genel ortalamaya göre durumunu gösterir. Okul, ilçe, il ve genel satırlarında ise; okulunuza, ilçenize, ilinize ve genele ait
ortalama gösterilir.

KATILIM RAPORU
Sınava Katılan

Öğrenci Sınıf Okul İlçe İl
 MB şubesinde 14

Okulunuzda 52 6
TAVŞANLI ilçesinde 1092 74 13

KÜTAHYA ilinde 1092 74 13 1
Genelde 12264 1006 180 96 42

DERECELER

Genelde sınava 1006 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 469. oldu

KÜTAHYA ilinde sınava 74 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 29. oldu

TAVŞANLI ilçesinde sınava 74 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 29. oldu

Okulunuzda sınava 6 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 5. oldu

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS
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Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



 MB ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

KÜTAHYA TAVŞANLI TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)
Bu sayfada şubenizdeki öğrencilere ait kazanım analizi verilmektedir. Her test başlığının yanında ilgili testle ilgili işlem yapmış öğrenci sayısı verilmektedir. Her kazanım için başarı durumu hesaplanırken bu öğrenci sayıları dikkate alınmıştır.
Her kazanımın başında köşeli parantez içinde + veya - işaretleri bulunur. Başarı oranı %50 ve üstünde olan kazanımlar için + diğerleri için - işareti kullanılır.

TYT Türkçe Soru D Y %

Türkçe
[+] SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE
ANLAM

4 3,10 0,76 77

[+] CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1,98 0,96 66

[+] YAZIM KURALLARI 4 2,88 0,63 72

[+] NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 2,24 0,59 75

[+] PARAGRAFIN YAPISI 4 3,35 0,41 84

[+] ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ
GELİŞTİRME YOLLARI

1 0,76 0,16 76

[+] PARAGRAF YORUMU 21 14,96 4,49 71

TYT Sosyal Soru D Y %

Tarih-1
[+] İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0,80 0,18 80

[+] İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK
DÜNYASI

1 0,69 0,29 69

[+] TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE
İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ

1 0,51 0,35 51

[+] BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI
SİYASETİ (1302-1453)

1 0,57 0,27 57

[+] DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0,76 0,12 76

Coğrafya-1
[-] DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0,04 0,47 4

[+] DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 1,18 0,22 59

[+] BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 2 1,02 0,61 51

Felsefe
[+] MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL
FELSEFESİ

1 0,80 0,14 80

[+] FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE
PROBLEMLERİ

4 3,18 0,53 79

Din Kül. ve Ahl. Bil.
[+] İSLAM VE İBADET 2 1,57 0,27 78

[+] DİN VE HAYAT 1 0,88 0,02 88

[+] DÜNYA VE AHİRET 1 0,96 0 96

[+] AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0,90 0,06 90

Felsefe (Seçmeli)
[-] FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

[-] FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0

[-] FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE
PROBLEMLERİ

2 0 0 0

[-] MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL
FELSEFESİ

1 0 0 0

TYT Matematik Soru D Y %

Matematik-1
[+] SAYILAR 6 3,08 1,73 51

[-] BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 5 2,29 1,16 46

[-] RASYONEL SAYILAR 1 0,22 0,14 22

[-] BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE
EŞİTSİZLİKLER

4 1,92 0,43 48

[-] MUTLAK DEĞER 2 0,78 0,43 39

[-] ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 6 2,90 0,65 48

[-] PROBLEMLER 6 1,92 0,24 32

Geometri
[-] DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0,18 0,08 18

[-] ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI
İLİŞKİLERİ

1 0,04 0,10 4

[-] ÖZEL ÜÇGENLER 3 0,80 0,25 27

[-] ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0,73 0,25 15

TYT Fen Soru D Y %

Fizik
[-] MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0,49 0,20 49

[-] HAREKET VE KUVVET 1 0,16 0,45 16

[-] ISI VE SICAKLIK 1 0,06 0,43 6

[-] ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0,04 0,24 4

[-] BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0,27 0,27 27

[+] OPTİK 1 0,55 0,08 55

[-] DALGALAR 1 0,22 0,29 22

Kimya
[+] KİMYA BİLİMİ 1 0,55 0,22 55

[-] ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 0,61 0,29 30

[-] KİMYASAL TÜRLER ARASI
ETKİLEŞİMLER

4 1,61 0,39 40

[-] MADDENİN HÂLLERİ 2 0,69 0,31 34

Biyoloji
[-] KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0,18 0,20 18

[-] YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0,22 0,20 22

[-] HÜCRE 1 0,20 0,16 20

[-] HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0,37 0,12 37

[-] CANLILAR DÜNYASI 1 0,24 0,25 24

[-] EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL
ÇEVRE SORUNLARI

1 0,37 0,14 37



 MZ ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

KÜTAHYA TAVŞANLI TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
 MZ

(1)
1,00 3,00 0,25 5,00 0,00 5,00 6,00 3,00 5,25

Okul
(52)

28,73 7,90 26,75 3,37 1,19 3,07 2,19 1,27 1,88 3,90 0,65 3,74 4,23 0,35 4,14 12,87 4,67 11,70 1,71 0,67 1,54 1,75 1,92 1,27 2,62 0,92 2,38 1,54 1,04 1,28 62,91 20,58 57,75 310,100

İlçe
(1092)

21,68 11,51 18,81 2,35 1,59 1,95 1,65 1,48 1,29 2,90 0,84 2,69 3,46 0,74 3,27 0,01 0,02 0,01 8,89 4,68 7,72 1,33 0,81 1,13 1,21 1,76 0,77 1,35 1,14 1,06 0,96 1,01 0,71 45,79 25,58 39,41 252,930

İl
(1092)

21,68 11,51 18,81 2,35 1,59 1,95 1,65 1,48 1,29 2,90 0,84 2,69 3,46 0,74 3,27 0,01 0,02 0,01 8,89 4,68 7,72 1,33 0,81 1,13 1,21 1,76 0,77 1,35 1,14 1,06 0,96 1,01 0,71 45,79 25,58 39,41 252,930

Genel
(12264)

24,77 10,07 22,25 2,68 1,40 2,33 1,80 1,37 1,46 3,37 0,63 3,21 3,72 0,53 3,59 0,01 0,02 0,01 9,14 3,97 8,15 1,12 0,44 1,01 1,11 1,61 0,71 1,34 1,00 1,09 0,93 0,78 0,74 49,99 21,82 44,55 270,470

Yukarıdaki tabloda şube isminin yazdığı satırda yazan değerler şubenize ait ortalamalardır. Bu satırın altındaki oklar, şube ortalamanızın genel ortalamaya göre durumunu gösterir. Okul, ilçe, il ve genel satırlarında ise; okulunuza, ilçenize, ilinize ve genele ait
ortalama gösterilir.

KATILIM RAPORU
Sınava Katılan

Öğrenci Sınıf Okul İlçe İl
 MZ şubesinde 1

Okulunuzda 52 6
TAVŞANLI ilçesinde 1092 74 13

KÜTAHYA ilinde 1092 74 13 1
Genelde 12264 1006 180 96 42

DERECELER

Genelde sınava 1006 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 948. oldu

KÜTAHYA ilinde sınava 74 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 74. oldu

TAVŞANLI ilçesinde sınava 74 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 74. oldu

Okulunuzda sınava 6 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 6. oldu
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 MZ ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

KÜTAHYA TAVŞANLI TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)
Bu sayfada şubenizdeki öğrencilere ait kazanım analizi verilmektedir. Her test başlığının yanında ilgili testle ilgili işlem yapmış öğrenci sayısı verilmektedir. Her kazanım için başarı durumu hesaplanırken bu öğrenci sayıları dikkate alınmıştır.
Her kazanımın başında köşeli parantez içinde + veya - işaretleri bulunur. Başarı oranı %50 ve üstünde olan kazanımlar için + diğerleri için - işareti kullanılır.

TYT Türkçe Soru D Y %

Türkçe
[+] SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE
ANLAM

4 3,06 0,81 76

[+] CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1,94 0,94 65

[+] YAZIM KURALLARI 4 2,83 0,62 71

[+] NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 2,19 0,58 73

[+] PARAGRAFIN YAPISI 4 3,29 0,40 82

[+] ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ
GELİŞTİRME YOLLARI

1 0,75 0,15 75

[+] PARAGRAF YORUMU 21 14,67 4,40 70

TYT Sosyal Soru D Y %

Tarih-1
[+] İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0,81 0,17 81

[+] İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK
DÜNYASI

1 0,69 0,29 69

[+] TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE
İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ

1 0,52 0,35 52

[+] BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI
SİYASETİ (1302-1453)

1 0,58 0,27 58

[+] DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0,77 0,12 77

Coğrafya-1
[-] DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0,04 0,46 4

[+] DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 1,15 0,21 58

[+] BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 2 1,00 0,60 50

Felsefe
[+] MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL
FELSEFESİ

1 0,79 0,13 79

[+] FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE
PROBLEMLERİ

4 3,12 0,52 78

Din Kül. ve Ahl. Bil.
[+] İSLAM VE İBADET 2 1,54 0,27 77

[+] DİN VE HAYAT 1 0,87 0,02 87

[+] DÜNYA VE AHİRET 1 0,94 0 94

[+] AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0,88 0,06 88

Felsefe (Seçmeli)
[-] FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

[-] FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0

[-] FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE
PROBLEMLERİ

2 0 0 0

[-] MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL
FELSEFESİ

1 0 0 0

TYT Matematik Soru D Y %

Matematik-1
[+] SAYILAR 6 3,02 1,69 50

[-] BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 5 2,25 1,13 45

[-] RASYONEL SAYILAR 1 0,21 0,13 21

[-] BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE
EŞİTSİZLİKLER

4 1,88 0,42 47

[-] MUTLAK DEĞER 2 0,77 0,42 38

[-] ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 6 2,85 0,63 47

[-] PROBLEMLER 6 1,88 0,23 31

Geometri
[-] DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0,17 0,08 17

[-] ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI
İLİŞKİLERİ

1 0,04 0,10 4

[-] ÖZEL ÜÇGENLER 3 0,79 0,25 26

[-] ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0,71 0,25 14

TYT Fen Soru D Y %

Fizik
[-] MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0,48 0,19 48

[-] HAREKET VE KUVVET 1 0,15 0,44 15

[-] ISI VE SICAKLIK 1 0,06 0,42 6

[-] ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0,04 0,23 4

[-] BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0,27 0,27 27

[+] OPTİK 1 0,54 0,08 54

[-] DALGALAR 1 0,21 0,29 21

Kimya
[+] KİMYA BİLİMİ 1 0,54 0,21 54

[-] ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 0,60 0,29 30

[-] KİMYASAL TÜRLER ARASI
ETKİLEŞİMLER

4 1,58 0,38 39

[-] MADDENİN HÂLLERİ 2 0,67 0,31 34

Biyoloji
[-] KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0,17 0,19 17

[-] YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0,21 0,19 21

[-] HÜCRE 1 0,19 0,15 19

[-] HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0,37 0,12 37

[-] CANLILAR DÜNYASI 1 0,23 0,25 23

[-] EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL
ÇEVRE SORUNLARI

1 0,37 0,13 37



TYT İLÇE ŞUBE ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE SINAV ADI İLÇE İL GENEL

KÜTAHYA TAVŞANLI TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM) 1092 1092 12264

Sıra Okul Sınıf Kat.

TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 24,77 10,07 22,25 2,68 1,40 2,33 1,80 1,37 1,46 3,37 0,63 3,21 3,72 0,53 3,59 0,01 0,02 0,01 9,14 3,97 8,15 1,12 0,44 1,01 1,11 1,61 0,71 1,34 1,00 1,09 0,93 0,78 0,74 49,99 21,82 44,55 270,470

İl Ortalaması 21,68 11,51 18,81 2,35 1,59 1,95 1,65 1,48 1,29 2,90 0,84 2,69 3,46 0,74 3,27 0,01 0,02 0,01 8,89 4,68 7,72 1,33 0,81 1,13 1,21 1,76 0,77 1,35 1,14 1,06 0,96 1,01 0,71 45,79 25,58 39,41 252,930

İlçe Ortalaması 21,68 11,51 18,81 2,35 1,59 1,95 1,65 1,48 1,29 2,90 0,84 2,69 3,46 0,74 3,27 0,01 0,02 0,01 8,89 4,68 7,72 1,33 0,81 1,13 1,21 1,76 0,77 1,35 1,14 1,06 0,96 1,01 0,71 45,79 25,58 39,41 252,930

KATILIMLAR

1
KÜTAHYA / TAVŞANLI
TAVŞANLI 15 TEMMUZ
ŞEHİTLER FEN LİSESİ

12D 24 33,92 5,75 32,48 4,08 0,79 3,89 3,29 1,42 2,94 4,83 0,17 4,79 4,63 0,25 4,56 24,00 4,00 23,00 7,25 0,75 7,06 4,17 2,46 3,55 4,96 1,21 4,66 3,83 1,50 3,46 94,96 18,30 90,39 411,210

2
KÜTAHYA / TAVŞANLI
TAVŞANLI 15 TEMMUZ
ŞEHİTLER FEN LİSESİ

12B 19 34,21 5,42 32,86 4,32 0,68 4,14 3,21 1,26 2,89 4,68 0,32 4,61 4,74 0,21 4,68 22,47 3,37 21,63 5,11 0,79 4,91 4,42 1,84 3,96 5,11 0,95 4,87 3,63 1,37 3,29 91,90 16,21 87,84 403,500

3
KÜTAHYA / TAVŞANLI
TAVŞANLI 15 TEMMUZ
ŞEHİTLER FEN LİSESİ

12A 20 33,65 5,90 32,17 3,75 1,25 3,44 3,40 1,15 3,11 4,65 0,30 4,58 4,50 0,35 4,41 23,35 3,55 22,46 5,60 0,30 5,52 4,10 2,40 3,50 5,25 1,10 4,97 3,70 1,40 3,35 91,95 17,70 87,51 402,620

4
KÜTAHYA / TAVŞANLI
TAVŞANLI 15 TEMMUZ
ŞEHİTLER FEN LİSESİ

12E 16 32,88 5,94 31,39 3,88 1,06 3,61 2,88 1,44 2,52 4,69 0,31 4,61 4,75 0,25 4,69 22,63 3,13 21,84 5,38 0,38 5,28 3,88 2,56 3,23 5,00 1,06 4,73 4,50 1,19 4,20 90,47 17,32 86,10 398,460

5
KÜTAHYA / TAVŞANLI
TAVŞANLI 15 TEMMUZ
ŞEHİTLER FEN LİSESİ

** 1 33,00 7,00 31,25 4,00 1,00 3,75 3,00 1,00 2,75 5,00 0,00 5,00 5,00 0,00 5,00 21,00 5,00 19,75 6,00 0,00 6,00 2,00 3,00 1,25 7,00 0,00 7,00 4,00 1,00 3,75 90,00 18,00 85,50 396,630

6
KÜTAHYA / TAVŞANLI
TAVŞANLI 15 TEMMUZ
ŞEHİTLER FEN LİSESİ

12C 24 32,38 6,63 30,72 3,75 1,17 3,46 3,21 1,42 2,85 4,75 0,25 4,69 4,75 0,21 4,70 22,50 4,21 21,45 5,25 0,96 5,01 3,75 2,83 3,04 4,63 1,42 4,27 3,50 1,58 3,10 88,47 20,68 83,29 389,960

7
KÜTAHYA / TAVŞANLI
TAVŞANLI 15 TEMMUZ
ŞEHİTLER FEN LİSESİ

  7 34,57 4,57 33,43 4,00 1,00 3,75 3,00 1,14 2,71 4,86 0,14 4,82 4,43 0,43 4,32 19,86 5,00 18,61 5,00 1,00 4,75 3,86 2,14 3,32 3,71 1,71 3,29 3,43 1,00 3,18 86,72 18,13 82,18 386,230

8
KÜTAHYA / TAVŞANLI
ÖZEL TAVŞANLI BİL ANADOLU
LİSESİ

12A 15 32,47 6,20 30,92 3,60 1,20 3,30 2,93 1,47 2,57 4,47 0,53 4,33 4,47 0,47 4,35 20,00 5,27 18,68 4,13 0,80 3,93 4,00 2,53 3,37 5,20 1,47 4,83 3,27 1,73 2,83 84,54 21,67 79,11 377,350

9
KÜTAHYA / TAVŞANLI
TAVŞANLI KIZ ANADOLU İMAM
HATİP LİSESİ

12A 17 30,59 7,76 28,65 3,47 1,35 3,13 2,47 1,47 2,10 4,24 0,53 4,10 4,71 0,29 4,63 20,94 4,65 19,78 5,59 0,76 5,40 2,71 3,35 1,87 3,94 1,88 3,47 2,53 2,24 1,97 81,19 24,28 75,10 365,380

10
KÜTAHYA / TAVŞANLI
TAVŞANLI KIZ ANADOLU İMAM
HATİP LİSESİ

12B 20 32,50 6,55 30,86 3,55 1,30 3,22 2,40 1,50 2,02 4,50 0,40 4,40 4,70 0,25 4,64 17,60 4,15 16,56 4,70 0,85 4,49 2,40 2,50 1,78 3,70 1,65 3,29 3,15 1,65 2,74 79,20 20,80 74,00 361,780

11
KÜTAHYA / TAVŞANLI
TAVŞANLI 15 TEMMUZ
ŞEHİTLER FEN LİSESİ

-M 1 33,00 6,00 31,50 4,00 1,00 3,75 2,00 2,00 1,50 5,00 0,00 5,00 5,00 0,00 5,00 15,00 6,00 13,50 2,00 0,00 2,00 5,00 1,00 4,75 2,00 4,00 1,00 5,00 0,00 5,00 78,00 20,00 73,00 358,800

12
KÜTAHYA / TAVŞANLI
TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ
MERKEZİ

 MA 21 32,29 6,76 30,60 3,86 0,86 3,64 2,24 1,10 1,96 4,19 0,52 4,06 4,67 0,19 4,62 17,57 4,05 16,56 2,76 1,05 2,50 2,67 2,76 1,98 4,57 0,86 4,36 2,76 1,24 2,45 77,58 19,39 72,73 358,010

13
KÜTAHYA / TAVŞANLI
TAVŞANLI KIZ ANADOLU İMAM
HATİP LİSESİ

12C 15 31,33 7,80 29,38 3,80 1,20 3,50 2,93 1,60 2,53 4,27 0,67 4,10 4,60 0,33 4,52 15,93 5,20 14,63 2,80 1,33 2,47 0,27 1,07 0,00 0,73 0,47 0,62 0,67 0,20 0,62 67,33 19,87 62,37 326,580



TYT İLÇE ŞUBE ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE SINAV ADI İLÇE İL GENEL

KÜTAHYA TAVŞANLI TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM) 1092 1092 12264

Sıra Okul Sınıf Kat.

TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 24,77 10,07 22,25 2,68 1,40 2,33 1,80 1,37 1,46 3,37 0,63 3,21 3,72 0,53 3,59 0,01 0,02 0,01 9,14 3,97 8,15 1,12 0,44 1,01 1,11 1,61 0,71 1,34 1,00 1,09 0,93 0,78 0,74 49,99 21,82 44,55 270,470

İl Ortalaması 21,68 11,51 18,81 2,35 1,59 1,95 1,65 1,48 1,29 2,90 0,84 2,69 3,46 0,74 3,27 0,01 0,02 0,01 8,89 4,68 7,72 1,33 0,81 1,13 1,21 1,76 0,77 1,35 1,14 1,06 0,96 1,01 0,71 45,79 25,58 39,41 252,930

İlçe Ortalaması 21,68 11,51 18,81 2,35 1,59 1,95 1,65 1,48 1,29 2,90 0,84 2,69 3,46 0,74 3,27 0,01 0,02 0,01 8,89 4,68 7,72 1,33 0,81 1,13 1,21 1,76 0,77 1,35 1,14 1,06 0,96 1,01 0,71 45,79 25,58 39,41 252,930

KATILIMLAR
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Not: Grafiklerin şube etiketlerinde ilk sütunda yer alan sıra numaraları kullanılmıştır.



TYT İLÇE ŞUBE ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE SINAV ADI İLÇE İL GENEL

KÜTAHYA TAVŞANLI TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM) 1092 1092 12264

Sıra Okul Sınıf Kat.

TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 24,77 10,07 22,25 2,68 1,40 2,33 1,80 1,37 1,46 3,37 0,63 3,21 3,72 0,53 3,59 0,01 0,02 0,01 9,14 3,97 8,15 1,12 0,44 1,01 1,11 1,61 0,71 1,34 1,00 1,09 0,93 0,78 0,74 49,99 21,82 44,55 270,470

İl Ortalaması 21,68 11,51 18,81 2,35 1,59 1,95 1,65 1,48 1,29 2,90 0,84 2,69 3,46 0,74 3,27 0,01 0,02 0,01 8,89 4,68 7,72 1,33 0,81 1,13 1,21 1,76 0,77 1,35 1,14 1,06 0,96 1,01 0,71 45,79 25,58 39,41 252,930

İlçe Ortalaması 21,68 11,51 18,81 2,35 1,59 1,95 1,65 1,48 1,29 2,90 0,84 2,69 3,46 0,74 3,27 0,01 0,02 0,01 8,89 4,68 7,72 1,33 0,81 1,13 1,21 1,76 0,77 1,35 1,14 1,06 0,96 1,01 0,71 45,79 25,58 39,41 252,930

KATILIMLAR

14
KÜTAHYA / TAVŞANLI
TAVŞANLI BORSA İSTANBUL
ANADOLU LİSESİ

12A 31 29,16 8,23 27,10 3,19 1,32 2,86 1,81 1,10 1,53 4,16 0,55 4,02 4,32 0,32 4,24 14,77 4,81 13,57 1,16 0,71 0,98 1,84 2,68 1,17 3,00 1,94 2,52 1,65 1,81 1,19 65,06 23,47 59,18 317,460

15
KÜTAHYA / TAVŞANLI
TAVŞANLI KIZ ANADOLU İMAM
HATİP LİSESİ

12E 9 30,89 7,00 29,14 3,56 1,11 3,28 3,11 1,33 2,78 4,67 0,33 4,58 4,56 0,33 4,47 12,67 3,44 11,81 1,11 0,22 1,06 0,78 0,56 0,64 0,22 0,56 0,08 0,89 0,22 0,83 62,46 15,10 58,67 315,450

16
KÜTAHYA / TAVŞANLI
ÖZEL TAVŞANLI BİL ANADOLU
LİSESİ

12B 11 28,64 8,27 26,57 2,82 1,00 2,57 2,00 1,36 1,66 3,82 0,73 3,64 3,91 0,73 3,73 15,82 3,91 14,84 1,45 0,45 1,34 2,18 2,55 1,55 2,00 1,91 1,52 1,45 1,64 1,05 64,09 22,55 58,47 315,240

17
KÜTAHYA / TAVŞANLI
TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ
MERKEZİ

 M 7 31,29 7,29 29,46 2,71 1,57 2,32 2,00 1,57 1,61 4,00 0,71 3,82 4,57 0,29 4,50 11,57 4,57 10,43 1,29 0,14 1,25 2,00 2,00 1,50 2,14 1,00 1,89 1,43 0,57 1,29 63,00 19,71 58,07 313,730

18
KÜTAHYA / TAVŞANLI
TAVŞANLI KIZ ANADOLU İMAM
HATİP LİSESİ

12D 10 31,90 6,70 30,22 3,40 1,30 3,08 3,40 1,30 3,08 4,60 0,40 4,50 4,80 0,20 4,75 10,20 3,70 9,28 0,80 0,50 0,68 0,30 0,40 0,20 0,10 0,30 0,02 0,10 0,00 0,10 59,60 14,80 55,91 306,900

19
KÜTAHYA / TAVŞANLI
TAVŞANLI BORSA İSTANBUL
ANADOLU LİSESİ

12C 29 26,03 8,69 23,86 3,41 1,17 3,12 1,69 1,07 1,42 3,41 0,66 3,25 3,83 0,41 3,72 15,34 5,31 14,02 1,52 0,62 1,36 1,59 2,66 0,92 2,45 2,24 1,89 1,48 1,45 1,12 60,75 24,28 54,68 304,220

20
KÜTAHYA / TAVŞANLI
TAVŞANLI BORSA İSTANBUL
ANADOLU LİSESİ

12B 28 26,32 8,11 24,29 2,68 1,36 2,34 1,43 1,04 1,17 3,82 0,50 3,70 3,89 0,71 3,71 14,61 4,71 13,43 1,54 0,50 1,41 1,79 1,75 1,35 2,29 1,43 1,93 1,29 1,04 1,03 59,66 21,15 54,36 303,170

21
KÜTAHYA / TAVŞANLI
ÖZEL TAVŞANLI BİL ANADOLU
LİSESİ

12C 9 28,11 8,78 25,92 3,11 1,67 2,69 2,44 1,56 2,06 4,11 0,78 3,92 4,22 0,56 4,08 14,00 5,67 12,58 0,56 0,67 0,39 1,11 1,00 0,86 0,56 1,22 0,25 0,56 0,33 0,47 58,78 22,24 53,22 299,430

22
KÜTAHYA / TAVŞANLI
TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ
MERKEZİ

  8 26,13 7,50 24,25 2,63 1,38 2,28 2,25 0,88 2,03 4,00 0,50 3,88 3,50 0,50 3,38 12,75 5,50 11,38 2,13 0,63 1,97 1,75 1,63 1,34 2,13 1,63 1,72 1,00 1,63 0,59 58,27 21,78 52,82 298,490

23
KÜTAHYA / TAVŞANLI
TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ
MERKEZİ

12B 1 24,00 11,00 21,25 3,00 2,00 2,50 1,00 1,00 0,75 4,00 1,00 3,75 4,00 1,00 3,75 13,00 3,00 12,25 2,00 0,00 2,00 2,00 1,00 1,75 3,00 1,00 2,75 1,00 2,00 0,50 57,00 23,00 51,25 294,210

24
KÜTAHYA / TAVŞANLI
TAVŞANLI BORSA İSTANBUL
ANADOLU LİSESİ

12E 32 29,09 8,63 26,94 3,38 1,28 3,05 2,34 1,53 1,96 3,91 0,78 3,71 4,22 0,53 4,09 11,06 4,13 10,03 1,19 0,38 1,09 0,25 0,31 0,17 0,13 0,16 0,09 0,34 0,19 0,30 55,91 17,92 51,43 293,840

25
KÜTAHYA / TAVŞANLI
TAVŞANLI BORSA İSTANBUL
ANADOLU LİSESİ

12D 27 29,59 7,11 27,81 2,96 1,56 2,57 1,85 1,11 1,57 4,19 0,41 4,08 4,41 0,37 4,31 0,04 0,00 0,04 10,48 4,11 9,45 0,22 0,11 0,19 0,33 0,22 0,28 0,19 0,15 0,15 0,30 0,22 0,24 54,56 15,37 50,69 286,220

26
KÜTAHYA / TAVŞANLI
TAVŞANLI BORSA İSTANBUL
ANADOLU LİSESİ

12F 29 26,69 8,72 24,51 3,00 1,31 2,67 2,76 1,07 2,49 3,86 0,41 3,76 3,90 0,45 3,78 9,93 3,79 8,98 0,52 0,31 0,44 0,41 0,48 0,29 0,38 0,21 0,33 0,34 0,17 0,30 51,79 16,92 47,55 277,110



TYT İLÇE ŞUBE ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE SINAV ADI İLÇE İL GENEL

KÜTAHYA TAVŞANLI TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM) 1092 1092 12264

Sıra Okul Sınıf Kat.

TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 24,77 10,07 22,25 2,68 1,40 2,33 1,80 1,37 1,46 3,37 0,63 3,21 3,72 0,53 3,59 0,01 0,02 0,01 9,14 3,97 8,15 1,12 0,44 1,01 1,11 1,61 0,71 1,34 1,00 1,09 0,93 0,78 0,74 49,99 21,82 44,55 270,470

İl Ortalaması 21,68 11,51 18,81 2,35 1,59 1,95 1,65 1,48 1,29 2,90 0,84 2,69 3,46 0,74 3,27 0,01 0,02 0,01 8,89 4,68 7,72 1,33 0,81 1,13 1,21 1,76 0,77 1,35 1,14 1,06 0,96 1,01 0,71 45,79 25,58 39,41 252,930

İlçe Ortalaması 21,68 11,51 18,81 2,35 1,59 1,95 1,65 1,48 1,29 2,90 0,84 2,69 3,46 0,74 3,27 0,01 0,02 0,01 8,89 4,68 7,72 1,33 0,81 1,13 1,21 1,76 0,77 1,35 1,14 1,06 0,96 1,01 0,71 45,79 25,58 39,41 252,930

KATILIMLAR

DERS BAŞARILARINA GÖRE KIYASLAMA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY TOP TÜR TAR1COĞ1FELDİNFLSMAT1GEOFİZKİMBİYTOPTÜRTAR1COĞ1FELDİNFLSMAT1GEOFİZKİMBİYTOPTÜRTAR1COĞ1FELDİNFLSMAT1GEOFİZKİMBİYTOPTÜRTAR1COĞ1FELDİNFLSMAT1GEOFİZKİMBİYTOPTÜRTAR1COĞ1FELDİNFLSMAT1GEOFİZKİMBİYTOPTÜRTAR1COĞ1FELDİNFLSMAT1GEOFİZKİMBİYTOPTÜRTAR1COĞ1FELDİNFLSMAT1GEOFİZKİMBİYTOPTÜRTAR1COĞ1FELDİNFLSMAT1GEOFİZKİMBİYTOPTÜRTAR1COĞ1FELDİNFLSMAT1GEOFİZKİMBİYTOPTÜRTAR1COĞ1FELDİNFLSMAT1GEOFİZKİMBİYTOPTÜRTAR1COĞ1FELDİNFLSMAT1GEOFİZKİMBİYTOPTÜRTAR1COĞ1FELDİNFLSMAT1GEOFİZKİMBİYTOP
12A (14) 12E (15) 12B (16)  M (17) 12D (18) 12C (19) 12B (20) 12C (21)    (22) 12B (23) 12E (24) 12D (25) 12F (26)

PUANA GÖRE KIYASLAMA
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Not: Grafiklerin şube etiketlerinde ilk sütunda yer alan sıra numaraları kullanılmıştır.



TYT İLÇE ŞUBE ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE SINAV ADI İLÇE İL GENEL

KÜTAHYA TAVŞANLI TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM) 1092 1092 12264

Sıra Okul Sınıf Kat.

TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 24,77 10,07 22,25 2,68 1,40 2,33 1,80 1,37 1,46 3,37 0,63 3,21 3,72 0,53 3,59 0,01 0,02 0,01 9,14 3,97 8,15 1,12 0,44 1,01 1,11 1,61 0,71 1,34 1,00 1,09 0,93 0,78 0,74 49,99 21,82 44,55 270,470

İl Ortalaması 21,68 11,51 18,81 2,35 1,59 1,95 1,65 1,48 1,29 2,90 0,84 2,69 3,46 0,74 3,27 0,01 0,02 0,01 8,89 4,68 7,72 1,33 0,81 1,13 1,21 1,76 0,77 1,35 1,14 1,06 0,96 1,01 0,71 45,79 25,58 39,41 252,930

İlçe Ortalaması 21,68 11,51 18,81 2,35 1,59 1,95 1,65 1,48 1,29 2,90 0,84 2,69 3,46 0,74 3,27 0,01 0,02 0,01 8,89 4,68 7,72 1,33 0,81 1,13 1,21 1,76 0,77 1,35 1,14 1,06 0,96 1,01 0,71 45,79 25,58 39,41 252,930

KATILIMLAR

27 KÜTAHYA / TAVŞANLI
TAVŞANLI ANADOLU LİSESİ 12A 13 24,54 8,54 22,40 2,00 1,38 1,65 1,38 0,92 1,15 3,85 0,46 3,73 4,08 0,62 3,92 8,38 4,31 7,31 1,08 0,46 0,96 1,23 1,77 0,79 1,77 0,92 1,54 0,77 0,69 0,60 49,08 20,07 44,05 272,260

28
KÜTAHYA / TAVŞANLI
TAVŞANLI ATATÜRK ANADOLU
LİSESİ

12A 26 23,69 9,38 21,35 2,08 1,35 1,74 1,27 1,15 0,98 2,50 0,65 2,34 4,00 0,42 3,89 11,04 4,00 10,04 0,81 0,81 0,61 1,19 2,46 0,58 0,77 1,50 0,39 0,54 1,35 0,20 47,89 23,07 42,12 266,460

29
KÜTAHYA / TAVŞANLI
TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ
MERKEZİ

 MB 14 25,93 10,29 23,36 3,29 1,43 2,93 2,43 1,71 2,00 3,64 0,93 3,41 4,14 0,50 4,02 7,43 5,64 6,02 0,21 0,50 0,09 0,36 1,00 0,11 0,36 0,64 0,20 0,21 0,64 0,05 48,00 23,28 42,19 266,360

30 KÜTAHYA / TAVŞANLI
TAVŞANLI ANADOLU LİSESİ 12C 32 25,03 10,16 22,49 2,53 1,56 2,14 1,38 1,41 1,02 3,69 0,59 3,54 3,97 0,72 3,79 7,91 4,22 6,85 0,47 0,09 0,45 1,13 1,31 0,80 1,22 0,63 1,06 0,50 0,56 0,36 47,83 21,25 42,50 263,580

31 KÜTAHYA / TAVŞANLI
TAVŞANLI ANADOLU LİSESİ 12E 11 23,18 11,00 20,43 2,18 1,91 1,70 1,73 1,55 1,34 3,82 0,36 3,73 3,45 1,09 3,18 8,45 2,91 7,73 0,36 0,27 0,30 0,27 0,27 0,20 0,18 0,18 0,14 0,00 0,36 -0,09 43,62 19,90 38,66 256,100

32 KÜTAHYA / TAVŞANLI
TAVŞANLI ANADOLU LİSESİ 12B 19 19,74 9,89 17,26 1,95 1,26 1,63 1,00 0,74 0,82 3,58 0,42 3,47 3,47 0,79 3,28 9,16 3,68 8,24 0,21 0,21 0,16 0,74 1,21 0,43 0,79 0,95 0,55 0,21 0,74 0,03 40,85 19,89 35,87 248,120

33 KÜTAHYA / TAVŞANLI
TAVŞANLI ANADOLU LİSESİ   3 21,33 10,33 18,75 2,00 2,00 1,50 1,33 0,67 1,17 3,67 0,33 3,58 4,00 0,67 3,83 7,33 2,67 6,67 39,66 16,67 35,50 246,770

34 KÜTAHYA / TAVŞANLI
TAVŞANLI ANADOLU LİSESİ 12D 12 22,42 11,83 19,46 2,33 1,75 1,90 1,50 0,75 1,31 3,92 0,50 3,79 4,25 0,67 4,08 5,08 3,08 4,31 0,25 0,17 0,21 0,42 0,75 0,23 0,08 0,50 -0,04 0,33 0,42 0,23 40,58 20,42 35,48 246,630

35
KÜTAHYA / TAVŞANLI
TAVŞANLI ATATÜRK ANADOLU
LİSESİ

12D 13 24,15 9,46 21,79 2,69 1,08 2,42 2,23 1,54 1,85 2,62 1,38 2,27 3,92 0,62 3,77 3,62 2,85 2,90 0,08 0,00 0,08 39,31 16,93 35,08 245,100

36
KÜTAHYA / TAVŞANLI
TAVŞANLI ATATÜRK ANADOLU
LİSESİ

12E 25 21,44 9,72 19,01 2,52 1,12 2,24 1,68 1,44 1,32 3,64 0,32 3,56 3,76 0,72 3,58 5,56 3,44 4,70 0,24 0,32 0,16 0,36 0,96 0,12 0,16 0,44 0,05 0,28 0,36 0,19 39,64 18,84 34,93 245,030

37
KÜTAHYA / TAVŞANLI
TAVŞANLI ATATÜRK ANADOLU
LİSESİ

12C 15 20,00 12,07 16,98 2,07 1,07 1,80 1,53 1,20 1,23 1,67 0,33 1,58 3,60 0,60 3,45 6,53 2,87 5,82 0,00 0,07 -0,02 0,33 0,47 0,22 0,07 0,13 0,03 0,00 0,20 -0,05 35,80 19,01 31,04 233,570

38
KÜTAHYA / TAVŞANLI
TAVŞANLI MESLEKİ VE TEKNİK
ANADOLU LİSESİ

11A 23 17,26 10,22 14,71 2,17 2,04 1,66 1,43 1,48 1,07 3,61 0,39 3,51 3,57 0,87 3,35 6,65 3,78 5,71 0,26 0,48 0,14 0,78 1,35 0,45 0,35 0,70 0,17 0,00 0,52 -0,13 36,08 21,83 30,64 232,610

39
KÜTAHYA / TAVŞANLI
TAVŞANLI DEVLET ANA KIZ
ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

12A 17 19,65 9,29 17,32 1,41 0,76 1,22 0,71 0,18 0,66 2,88 0,71 2,71 4,00 0,71 3,82 3,88 2,65 3,22 0,12 0,00 0,12 0,53 1,29 0,21 0,35 0,41 0,25 0,18 0,41 0,07 33,71 16,41 29,60 229,170



TYT İLÇE ŞUBE ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE SINAV ADI İLÇE İL GENEL

KÜTAHYA TAVŞANLI TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM) 1092 1092 12264

Sıra Okul Sınıf Kat.

TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 24,77 10,07 22,25 2,68 1,40 2,33 1,80 1,37 1,46 3,37 0,63 3,21 3,72 0,53 3,59 0,01 0,02 0,01 9,14 3,97 8,15 1,12 0,44 1,01 1,11 1,61 0,71 1,34 1,00 1,09 0,93 0,78 0,74 49,99 21,82 44,55 270,470

İl Ortalaması 21,68 11,51 18,81 2,35 1,59 1,95 1,65 1,48 1,29 2,90 0,84 2,69 3,46 0,74 3,27 0,01 0,02 0,01 8,89 4,68 7,72 1,33 0,81 1,13 1,21 1,76 0,77 1,35 1,14 1,06 0,96 1,01 0,71 45,79 25,58 39,41 252,930

İlçe Ortalaması 21,68 11,51 18,81 2,35 1,59 1,95 1,65 1,48 1,29 2,90 0,84 2,69 3,46 0,74 3,27 0,01 0,02 0,01 8,89 4,68 7,72 1,33 0,81 1,13 1,21 1,76 0,77 1,35 1,14 1,06 0,96 1,01 0,71 45,79 25,58 39,41 252,930

KATILIMLAR

DERS BAŞARILARINA GÖRE KIYASLAMA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY TOP TÜR TAR1COĞ1FELDİNFLSMAT1GEOFİZKİMBİYTOPTÜRTAR1COĞ1FELDİNFLSMAT1GEOFİZKİMBİYTOPTÜRTAR1COĞ1FELDİNFLSMAT1GEOFİZKİMBİYTOPTÜRTAR1COĞ1FELDİNFLSMAT1GEOFİZKİMBİYTOPTÜRTAR1COĞ1FELDİNFLSMAT1GEOFİZKİMBİYTOPTÜRTAR1COĞ1FELDİNFLSMAT1GEOFİZKİMBİYTOPTÜRTAR1COĞ1FELDİNFLSMAT1GEOFİZKİMBİYTOPTÜRTAR1COĞ1FELDİNFLSMAT1GEOFİZKİMBİYTOPTÜRTAR1COĞ1FELDİNFLSMAT1GEOFİZKİMBİYTOPTÜRTAR1COĞ1FELDİNFLSMAT1GEOFİZKİMBİYTOPTÜRTAR1COĞ1FELDİNFLSMAT1GEOFİZKİMBİYTOPTÜRTAR1COĞ1FELDİNFLSMAT1GEOFİZKİMBİYTOP
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Not: Grafiklerin şube etiketlerinde ilk sütunda yer alan sıra numaraları kullanılmıştır.



TYT İLÇE ŞUBE ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE SINAV ADI İLÇE İL GENEL

KÜTAHYA TAVŞANLI TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM) 1092 1092 12264

Sıra Okul Sınıf Kat.

TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 24,77 10,07 22,25 2,68 1,40 2,33 1,80 1,37 1,46 3,37 0,63 3,21 3,72 0,53 3,59 0,01 0,02 0,01 9,14 3,97 8,15 1,12 0,44 1,01 1,11 1,61 0,71 1,34 1,00 1,09 0,93 0,78 0,74 49,99 21,82 44,55 270,470

İl Ortalaması 21,68 11,51 18,81 2,35 1,59 1,95 1,65 1,48 1,29 2,90 0,84 2,69 3,46 0,74 3,27 0,01 0,02 0,01 8,89 4,68 7,72 1,33 0,81 1,13 1,21 1,76 0,77 1,35 1,14 1,06 0,96 1,01 0,71 45,79 25,58 39,41 252,930

İlçe Ortalaması 21,68 11,51 18,81 2,35 1,59 1,95 1,65 1,48 1,29 2,90 0,84 2,69 3,46 0,74 3,27 0,01 0,02 0,01 8,89 4,68 7,72 1,33 0,81 1,13 1,21 1,76 0,77 1,35 1,14 1,06 0,96 1,01 0,71 45,79 25,58 39,41 252,930

KATILIMLAR

40
KÜTAHYA / TAVŞANLI
TAVŞANLI ANADOLU İMAM
HATİP LİSESİ

12A 15 18,93 10,60 16,28 2,33 1,80 1,88 1,73 1,27 1,42 2,53 0,53 2,40 4,00 0,60 3,85 2,80 1,40 2,45 0,13 0,13 0,10 32,45 16,33 28,38 225,600

41
KÜTAHYA / TAVŞANLI
TAVŞANLI ATATÜRK ANADOLU
LİSESİ

12 2 18,00 18,50 13,38 1,50 3,50 0,62 1,00 1,50 0,62 4,00 0,50 3,88 3,50 1,00 3,25 6,00 3,50 5,12 1,50 2,00 1,00 0,50 1,00 0,25 0,00 1,00 -0,25 36,00 32,50 27,87 224,480

42
KÜTAHYA / TAVŞANLI
TAVŞANLI MESLEKİ VE TEKNİK
ANADOLU LİSESİ

11 1 12,00 13,00 8,75 3,00 0,00 3,00 16,00 4,00 15,00 31,00 17,00 26,75 221,650

43
KÜTAHYA / TAVŞANLI
TAVŞANLI ATATÜRK ANADOLU
LİSESİ

12B 11 19,82 12,00 16,82 3,09 1,27 2,77 2,00 1,00 1,75 2,73 0,91 2,50 3,91 0,55 3,77 4,18 3,18 3,39 0,00 0,09 -0,02 0,55 0,55 0,41 0,36 0,18 0,32 0,27 0,36 0,18 36,91 20,09 31,89 221,090

44
KÜTAHYA / TAVŞANLI
TAVŞANLI DEVLET ANA KIZ
ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

12B 9 17,89 8,89 15,67 1,56 1,56 1,17 1,22 1,11 0,94 2,44 0,44 2,33 3,67 0,67 3,50 3,44 2,22 2,89 0,00 0,11 -0,03 30,22 15,00 26,47 219,910

45
KÜTAHYA / TAVŞANLI
TAVŞANLI HAYME ANA MESLEKİ
VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

12B 24 19,79 15,54 15,91 1,21 1,63 0,80 0,92 1,63 0,51 1,92 1,33 1,58 3,42 0,88 3,20 3,67 3,00 2,92 0,04 0,29 -0,03 0,75 2,38 0,16 0,50 0,79 0,30 0,42 0,96 0,18 32,64 28,43 25,53 217,030

46 KÜTAHYA / TAVŞANLI
BALIKÖY ANADOLU LİSESİ 12A 5 17,20 18,60 12,55 3,40 1,40 3,05 2,20 2,40 1,60 2,20 1,00 1,95 4,00 0,40 3,90 0,80 1,40 0,45 0,40 0,60 0,25 0,00 0,40 -0,10 0,00 0,40 -0,10 30,20 26,60 23,55 211,480

47
KÜTAHYA / TAVŞANLI
TAVŞANLI HAYME ANA MESLEKİ
VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

12D 20 17,20 13,25 13,89 1,30 2,05 0,79 1,35 1,50 0,98 2,25 1,05 1,99 3,05 0,90 2,82 2,20 3,95 1,21 0,10 0,95 -0,14 0,55 1,45 0,19 0,35 0,65 0,19 0,15 0,60 0,00 28,50 26,35 21,92 206,390

48
KÜTAHYA / TAVŞANLI
TAVŞANLI HAYME ANA MESLEKİ
VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

  4 19,50 18,75 14,81 1,00 0,50 0,88 0,75 0,50 0,62 1,25 0,50 1,12 2,25 1,25 1,94 2,25 1,75 1,81 0,25 1,75 -0,19 0,25 0,25 0,19 27,50 25,25 21,18 204,060

49
KÜTAHYA / TAVŞANLI
TAVŞANLI ANADOLU İMAM
HATİP LİSESİ

12B 13 16,23 14,92 12,50 1,62 2,23 1,06 1,69 1,92 1,21 1,77 0,92 1,54 2,08 0,69 1,90 0,00 0,08 -0,02 3,08 5,00 1,83 0,23 0,77 0,04 0,15 0,54 0,02 0,15 0,54 0,02 0,00 0,62 -0,15 27,00 28,23 19,95 200,600

50
KÜTAHYA / TAVŞANLI
TAVŞANLI HAYME ANA MESLEKİ
VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

11C 1 12,00 6,00 10,50 3,00 1,00 2,75 0,00 1,00 -0,25 4,00 0,00 4,00 19,00 8,00 17,00 191,980

51
KÜTAHYA / TAVŞANLI
TAVŞANLI HAYME ANA MESLEKİ
VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

12C 18 14,61 13,00 11,36 0,89 0,94 0,65 0,78 1,00 0,53 1,22 0,61 1,07 2,56 0,50 2,43 1,56 3,22 0,75 0,17 0,56 0,03 0,06 0,39 -0,04 0,17 0,28 0,10 0,00 0,39 -0,10 22,02 20,89 16,78 191,190

52
KÜTAHYA / TAVŞANLI
TAVŞANLI HAYME ANA MESLEKİ
VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

12 2 14,00 21,00 8,75 2,00 0,50 1,88 0,50 1,00 0,25 2,50 0,00 2,50 2,50 0,00 2,50 1,50 4,00 0,50 0,00 1,50 -0,38 0,50 1,50 0,12 0,00 1,50 -0,38 23,50 31,00 15,74 188,400



TYT İLÇE ŞUBE ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE SINAV ADI İLÇE İL GENEL

KÜTAHYA TAVŞANLI TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM) 1092 1092 12264

Sıra Okul Sınıf Kat.

TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 24,77 10,07 22,25 2,68 1,40 2,33 1,80 1,37 1,46 3,37 0,63 3,21 3,72 0,53 3,59 0,01 0,02 0,01 9,14 3,97 8,15 1,12 0,44 1,01 1,11 1,61 0,71 1,34 1,00 1,09 0,93 0,78 0,74 49,99 21,82 44,55 270,470

İl Ortalaması 21,68 11,51 18,81 2,35 1,59 1,95 1,65 1,48 1,29 2,90 0,84 2,69 3,46 0,74 3,27 0,01 0,02 0,01 8,89 4,68 7,72 1,33 0,81 1,13 1,21 1,76 0,77 1,35 1,14 1,06 0,96 1,01 0,71 45,79 25,58 39,41 252,930

İlçe Ortalaması 21,68 11,51 18,81 2,35 1,59 1,95 1,65 1,48 1,29 2,90 0,84 2,69 3,46 0,74 3,27 0,01 0,02 0,01 8,89 4,68 7,72 1,33 0,81 1,13 1,21 1,76 0,77 1,35 1,14 1,06 0,96 1,01 0,71 45,79 25,58 39,41 252,930

KATILIMLAR

DERS BAŞARILARINA GÖRE KIYASLAMA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY TOP TÜR TAR1COĞ1FELDİNFLSMAT1GEOFİZKİMBİYTOPTÜRTAR1COĞ1FELDİNFLSMAT1GEOFİZKİMBİYTOPTÜRTAR1COĞ1FELDİNFLSMAT1GEOFİZKİMBİYTOPTÜRTAR1COĞ1FELDİNFLSMAT1GEOFİZKİMBİYTOPTÜRTAR1COĞ1FELDİNFLSMAT1GEOFİZKİMBİYTOPTÜRTAR1COĞ1FELDİNFLSMAT1GEOFİZKİMBİYTOPTÜRTAR1COĞ1FELDİNFLSMAT1GEOFİZKİMBİYTOPTÜRTAR1COĞ1FELDİNFLSMAT1GEOFİZKİMBİYTOPTÜRTAR1COĞ1FELDİNFLSMAT1GEOFİZKİMBİYTOPTÜRTAR1COĞ1FELDİNFLSMAT1GEOFİZKİMBİYTOPTÜRTAR1COĞ1FELDİNFLSMAT1GEOFİZKİMBİYTOPTÜRTAR1COĞ1FELDİNFLSMAT1GEOFİZKİMBİYTOP
12A (40) 12 (41) 11 (42) 12B (43) 12B (44) 12B (45) 12A (46) 12D (47)    (48) 12B (49) 11C (50) 12C (51) 12 (52)
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Not: Grafiklerin şube etiketlerinde ilk sütunda yer alan sıra numaraları kullanılmıştır.



TYT İLÇE ŞUBE ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE SINAV ADI İLÇE İL GENEL

KÜTAHYA TAVŞANLI TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM) 1092 1092 12264

Sıra Okul Sınıf Kat.

TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 24,77 10,07 22,25 2,68 1,40 2,33 1,80 1,37 1,46 3,37 0,63 3,21 3,72 0,53 3,59 0,01 0,02 0,01 9,14 3,97 8,15 1,12 0,44 1,01 1,11 1,61 0,71 1,34 1,00 1,09 0,93 0,78 0,74 49,99 21,82 44,55 270,470

İl Ortalaması 21,68 11,51 18,81 2,35 1,59 1,95 1,65 1,48 1,29 2,90 0,84 2,69 3,46 0,74 3,27 0,01 0,02 0,01 8,89 4,68 7,72 1,33 0,81 1,13 1,21 1,76 0,77 1,35 1,14 1,06 0,96 1,01 0,71 45,79 25,58 39,41 252,930

İlçe Ortalaması 21,68 11,51 18,81 2,35 1,59 1,95 1,65 1,48 1,29 2,90 0,84 2,69 3,46 0,74 3,27 0,01 0,02 0,01 8,89 4,68 7,72 1,33 0,81 1,13 1,21 1,76 0,77 1,35 1,14 1,06 0,96 1,01 0,71 45,79 25,58 39,41 252,930

KATILIMLAR

53
KÜTAHYA / TAVŞANLI
TAVŞANLI HAYME ANA MESLEKİ
VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

12A 46 15,11 15,96 11,12 1,02 1,87 0,55 0,67 1,33 0,34 1,89 1,17 1,60 2,80 0,93 2,57 0,09 0,09 0,07 1,76 2,30 1,18 0,17 0,37 0,08 0,50 1,46 0,14 0,28 0,70 0,11 0,15 0,70 -0,02 24,44 26,88 17,74 188,080

54
KÜTAHYA / TAVŞANLI
TAVŞANLI DEVLET ANA KIZ
ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

12 2 15,50 15,00 11,75 1,50 0,50 1,38 0,00 0,50 -0,12 2,50 0,00 2,50 0,00 0,50 -0,12 0,00 0,50 -0,12 19,50 17,00 15,27 186,530

55
KÜTAHYA / TAVŞANLI
TAVŞANLI HAYME ANA MESLEKİ
VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

11A 2 13,00 12,50 9,88 0,50 1,50 0,12 0,00 2,50 -0,62 0,50 0,50 0,38 3,50 1,00 3,25 0,50 1,00 0,25 0,00 0,50 -0,12 18,00 19,50 13,14 180,350

56
KÜTAHYA / TAVŞANLI
TAVŞANLI DEVLET ANA KIZ
ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

12C 19 15,00 14,05 11,49 1,26 1,84 0,80 0,74 1,16 0,45 2,05 0,74 1,87 3,16 0,74 2,97 0,53 1,37 0,18 0,16 0,26 0,09 0,00 0,26 -0,07 0,05 0,32 -0,03 22,95 20,74 17,75 178,230

57
KÜTAHYA / TAVŞANLI
TAVŞANLI MESLEKİ VE TEKNİK
ANADOLU LİSESİ

12C 16 7,69 11,88 4,72 1,56 1,38 1,22 1,44 1,69 1,02 0,50 1,19 0,20 1,94 0,94 1,70 0,00 0,06 -0,02 2,06 4,88 0,84 0,31 1,63 -0,09 1,00 1,88 0,53 0,50 1,50 0,12 0,56 1,00 0,31 17,56 28,03 10,55 173,320

58
KÜTAHYA / TAVŞANLI
TAVŞANLI ARSLANBEY MESLEKİ
VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

12İ 1 5,00 11,00 2,25 0,00 3,00 -0,75 0,00 2,00 -0,50 7,00 4,00 6,00 1,00 0,00 1,00 1,00 2,00 0,50 1,00 0,00 1,00 15,00 22,00 9,50 170,460

59
KÜTAHYA / TAVŞANLI
TAVŞANLI ARSLANBEY MESLEKİ
VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

12A 58 11,71 16,28 7,64 1,12 2,29 0,55 0,83 2,02 0,32 1,02 1,71 0,59 2,31 1,26 2,00 0,07 0,05 0,06 1,91 6,24 0,35 0,43 1,41 0,08 0,71 2,22 0,15 0,47 2,03 -0,04 0,38 1,47 0,01 20,96 36,98 11,71 168,740

60
KÜTAHYA / TAVŞANLI
TAVŞANLI MESLEKİ VE TEKNİK
ANADOLU LİSESİ

12G 21 12,38 20,48 7,26 1,29 2,76 0,60 1,24 2,14 0,70 1,10 1,62 0,69 2,48 1,43 2,12 2,38 10,24 -0,18 0,62 2,52 -0,01 0,81 2,29 0,24 0,38 1,81 -0,07 0,33 1,62 -0,07 23,01 46,91 11,28 168,120

61
KÜTAHYA / TAVŞANLI
TAVŞANLI ARSLANBEY MESLEKİ
VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

12M 4 11,00 17,00 6,75 1,50 3,50 0,62 1,25 2,25 0,69 0,75 2,00 0,25 1,00 1,25 0,69 0,00 0,50 -0,12 0,50 7,25 -1,31 0,50 2,00 0,00 0,25 1,50 -0,12 0,00 1,75 -0,44 0,00 1,50 -0,38 16,75 40,50 6,63 161,090

62
KÜTAHYA / TAVŞANLI
TAVŞANLI ARSLANBEY MESLEKİ
VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

12C 1 11,00 23,00 5,25 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 -0,25 12,00 24,00 6,00 159,430

63
KÜTAHYA / TAVŞANLI
TAVŞANLI ARSLANBEY MESLEKİ
VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

12 11 10,55 15,27 6,73 1,09 1,82 0,64 0,91 1,82 0,45 1,00 1,36 0,66 0,91 0,82 0,70 1,91 4,64 0,75 0,18 0,73 0,00 0,27 2,55 -0,36 0,36 1,36 0,02 0,18 1,36 -0,16 17,36 31,73 9,43 158,400

64
KÜTAHYA / TAVŞANLI
TAVŞANLI ARSLANBEY MESLEKİ
VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

12F 1 6,00 11,00 3,25 6,00 11,00 3,25 151,390

65
KÜTAHYA / TAVŞANLI
TAVŞANLI MESLEKİ VE TEKNİK
ANADOLU LİSESİ

12A 21 10,38 21,48 5,01 1,29 2,81 0,58 1,00 2,81 0,30 0,81 2,62 0,15 1,90 1,71 1,48 2,29 8,86 0,07 0,67 2,62 0,01 0,62 3,90 -0,36 0,81 3,24 0,00 0,76 2,33 0,18 20,53 52,38 7,42 150,970



TYT İLÇE ŞUBE ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE SINAV ADI İLÇE İL GENEL

KÜTAHYA TAVŞANLI TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM) 1092 1092 12264

Sıra Okul Sınıf Kat.

TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 24,77 10,07 22,25 2,68 1,40 2,33 1,80 1,37 1,46 3,37 0,63 3,21 3,72 0,53 3,59 0,01 0,02 0,01 9,14 3,97 8,15 1,12 0,44 1,01 1,11 1,61 0,71 1,34 1,00 1,09 0,93 0,78 0,74 49,99 21,82 44,55 270,470

İl Ortalaması 21,68 11,51 18,81 2,35 1,59 1,95 1,65 1,48 1,29 2,90 0,84 2,69 3,46 0,74 3,27 0,01 0,02 0,01 8,89 4,68 7,72 1,33 0,81 1,13 1,21 1,76 0,77 1,35 1,14 1,06 0,96 1,01 0,71 45,79 25,58 39,41 252,930

İlçe Ortalaması 21,68 11,51 18,81 2,35 1,59 1,95 1,65 1,48 1,29 2,90 0,84 2,69 3,46 0,74 3,27 0,01 0,02 0,01 8,89 4,68 7,72 1,33 0,81 1,13 1,21 1,76 0,77 1,35 1,14 1,06 0,96 1,01 0,71 45,79 25,58 39,41 252,930

KATILIMLAR

DERS BAŞARILARINA GÖRE KIYASLAMA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY TOP TÜR TAR1COĞ1FELDİNFLSMAT1GEOFİZKİMBİYTOPTÜRTAR1COĞ1FELDİNFLSMAT1GEOFİZKİMBİYTOPTÜRTAR1COĞ1FELDİNFLSMAT1GEOFİZKİMBİYTOPTÜRTAR1COĞ1FELDİNFLSMAT1GEOFİZKİMBİYTOPTÜRTAR1COĞ1FELDİNFLSMAT1GEOFİZKİMBİYTOPTÜRTAR1COĞ1FELDİNFLSMAT1GEOFİZKİMBİYTOPTÜRTAR1COĞ1FELDİNFLSMAT1GEOFİZKİMBİYTOPTÜRTAR1COĞ1FELDİNFLSMAT1GEOFİZKİMBİYTOPTÜRTAR1COĞ1FELDİNFLSMAT1GEOFİZKİMBİYTOPTÜRTAR1COĞ1FELDİNFLSMAT1GEOFİZKİMBİYTOPTÜRTAR1COĞ1FELDİNFLSMAT1GEOFİZKİMBİYTOPTÜRTAR1COĞ1FELDİNFLSMAT1GEOFİZKİMBİYTOP
12A (53) 12 (54) 11A (55) 12C (56) 12C (57) 12İ (58) 12A (59) 12G (60) 12M (61) 12C (62) 12 (63) 12F (64) 12A (65)
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Not: Grafiklerin şube etiketlerinde ilk sütunda yer alan sıra numaraları kullanılmıştır.



TYT İLÇE ŞUBE ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE SINAV ADI İLÇE İL GENEL

KÜTAHYA TAVŞANLI TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM) 1092 1092 12264

Sıra Okul Sınıf Kat.

TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 24,77 10,07 22,25 2,68 1,40 2,33 1,80 1,37 1,46 3,37 0,63 3,21 3,72 0,53 3,59 0,01 0,02 0,01 9,14 3,97 8,15 1,12 0,44 1,01 1,11 1,61 0,71 1,34 1,00 1,09 0,93 0,78 0,74 49,99 21,82 44,55 270,470

İl Ortalaması 21,68 11,51 18,81 2,35 1,59 1,95 1,65 1,48 1,29 2,90 0,84 2,69 3,46 0,74 3,27 0,01 0,02 0,01 8,89 4,68 7,72 1,33 0,81 1,13 1,21 1,76 0,77 1,35 1,14 1,06 0,96 1,01 0,71 45,79 25,58 39,41 252,930

İlçe Ortalaması 21,68 11,51 18,81 2,35 1,59 1,95 1,65 1,48 1,29 2,90 0,84 2,69 3,46 0,74 3,27 0,01 0,02 0,01 8,89 4,68 7,72 1,33 0,81 1,13 1,21 1,76 0,77 1,35 1,14 1,06 0,96 1,01 0,71 45,79 25,58 39,41 252,930

KATILIMLAR

66
KÜTAHYA / TAVŞANLI
TAVŞANLI MESLEKİ VE TEKNİK
ANADOLU LİSESİ

12B 32 9,88 19,28 5,05 1,19 2,47 0,57 0,50 2,53 -0,13 1,03 1,66 0,62 2,00 1,41 1,65 0,03 0,00 0,03 2,38 7,53 0,49 0,47 2,16 -0,07 0,88 3,19 0,08 0,47 2,19 -0,08 0,72 1,63 0,31 19,55 44,05 8,52 144,950

67
KÜTAHYA / TAVŞANLI
TAVŞANLI MESLEKİ VE TEKNİK
ANADOLU LİSESİ

12F 35 8,63 16,26 4,56 0,94 2,31 0,36 0,60 1,60 0,20 0,86 1,26 0,54 1,34 1,06 1,08 0,03 0,11 0,00 1,71 6,66 0,05 0,29 1,46 -0,08 0,63 2,71 -0,05 0,34 2,00 -0,16 0,34 1,57 -0,05 15,71 37,00 6,45 134,430

68
KÜTAHYA / TAVŞANLI
TAVŞANLI MESLEKİ VE TEKNİK
ANADOLU LİSESİ

12K 9 7,89 18,89 3,17 1,78 2,67 1,11 1,11 2,56 0,47 1,22 2,11 0,69 1,89 2,11 1,36 2,56 9,56 0,17 0,56 2,11 0,03 0,56 3,44 -0,31 0,78 2,78 0,08 0,33 2,22 -0,22 18,68 48,45 6,55 131,100

69
KÜTAHYA / TAVŞANLI
TAVŞANLI ARSLANBEY MESLEKİ
VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

12B 6 8,83 20,50 3,71 1,67 1,83 1,21 1,00 1,83 0,54 0,33 0,50 0,21 1,67 0,83 1,46 2,33 5,67 0,92 0,17 1,50 -0,21 0,33 0,50 0,21 0,00 0,50 -0,12 0,00 0,17 -0,04 16,33 33,83 7,89 119,520

70
KÜTAHYA / TAVŞANLI
TAVŞANLI MESLEKİ VE TEKNİK
ANADOLU LİSESİ

12E 6 9,33 18,50 4,71 1,00 2,17 0,46 0,67 2,50 0,04 0,83 0,67 0,67 1,50 1,00 1,25 0,00 0,17 -0,04 1,00 5,00 -0,25 0,33 1,67 -0,08 0,67 3,50 -0,21 0,50 1,33 0,17 0,50 1,17 0,21 16,33 37,68 6,93 116,150

71
KÜTAHYA / TAVŞANLI
TAVŞANLI MESLEKİ VE TEKNİK
ANADOLU LİSESİ

12 3 9,33 28,00 2,33 1,33 3,67 0,42 1,33 3,67 0,42 0,33 4,67 -0,83 0,67 4,33 -0,42 6,00 23,67 0,08 3,00 7,00 1,25 0,33 2,67 -0,33 0,33 2,00 -0,17 0,00 2,00 -0,50 22,65 81,68 2,25 103,060

72
KÜTAHYA / TAVŞANLI
TAVŞANLI MESLEKİ VE TEKNİK
ANADOLU LİSESİ

  2 4,50 4,50 3,38 0,00 2,00 -0,50 0,00 2,50 -0,62 0,50 0,00 0,50 1,00 0,50 0,88 0,50 2,00 0,00 0,00 2,00 -0,50 0,00 1,50 -0,38 1,00 0,50 0,88 7,50 15,50 3,64 81,510

73
KÜTAHYA / TAVŞANLI
TAVŞANLI MESLEKİ VE TEKNİK
ANADOLU LİSESİ

12D 16 7,75 26,69 1,08 1,31 2,88 0,59 0,44 3,44 -0,42 0,75 3,13 -0,03 0,75 3,00 0,00 3,81 18,19 -0,73 1,13 4,88 -0,09 1,31 4,38 0,22 1,00 4,63 -0,16 0,75 3,94 -0,23 19,00 75,16 0,23 68,900

74
KÜTAHYA / TAVŞANLI
TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ
MERKEZİ

 MZ 1 1,00 3,00 0,25 5,00 0,00 5,00 6,00 3,00 5,25
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12B (66) 12F (67) 12K (68) 12B (69) 12E (70) 12 (71)    (72) 12D (73)  MZ (74)



TYT İLÇE ŞUBE ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE SINAV ADI İLÇE İL GENEL

KÜTAHYA TAVŞANLI TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM) 1092 1092 12264

Sıra Okul Sınıf Kat.

TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 24,77 10,07 22,25 2,68 1,40 2,33 1,80 1,37 1,46 3,37 0,63 3,21 3,72 0,53 3,59 0,01 0,02 0,01 9,14 3,97 8,15 1,12 0,44 1,01 1,11 1,61 0,71 1,34 1,00 1,09 0,93 0,78 0,74 49,99 21,82 44,55 270,470

İl Ortalaması 21,68 11,51 18,81 2,35 1,59 1,95 1,65 1,48 1,29 2,90 0,84 2,69 3,46 0,74 3,27 0,01 0,02 0,01 8,89 4,68 7,72 1,33 0,81 1,13 1,21 1,76 0,77 1,35 1,14 1,06 0,96 1,01 0,71 45,79 25,58 39,41 252,930

İlçe Ortalaması 21,68 11,51 18,81 2,35 1,59 1,95 1,65 1,48 1,29 2,90 0,84 2,69 3,46 0,74 3,27 0,01 0,02 0,01 8,89 4,68 7,72 1,33 0,81 1,13 1,21 1,76 0,77 1,35 1,14 1,06 0,96 1,01 0,71 45,79 25,58 39,41 252,930

KATILIMLAR

PUANA GÖRE KIYASLAMA

500
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TYT TYT TYTTYTTYTTYTTYTTYTTYT
12B (66) 12F (67) 12K (68) 12B (69) 12E (70) 12 (71)    (72) 12D (73)  MZ (74)

Not: Grafiklerin şube etiketlerinde ilk sütunda yer alan sıra numaraları kullanılmıştır.



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
A KADİR KÖSE 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
157,275 270,470 8 51 961 961 11634

Puanı Hesaplanan: 51 1047 1047 11977

Katılımlar: 8 52 1092 1092 12264

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 0 6 -1,50 -4 24,25 26,75 22,25

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 2,28 3,07 2,33

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 2,03 1,88 1,46

Felsefe 5 1 0 1,00 20 3,88 3,74 3,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 3,38 4,14 3,59

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 2 2 1,50 8 11,56 12,83 10,60

Matematik-1 30 6 2 5,50 18 11,38 11,70 8,15

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,97 1,54 1,01

TYT Matematik 40 6 2 5,50 14 13,34 13,24 9,16

Fizik 7 0 0 0,00 0 1,34 1,27 0,71

Kimya 7 0 0 0,00 0 1,72 2,38 1,09

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 0,59 1,28 0,74

TYT Fen 20 0 2 -0,50 -3 3,66 4,93 2,54

Toplam: 120 8 12 5,00 4 52,81 57,75 44,55

TYT Türkçe       e b  e c   b       e              

Cevap Anahtarı B ABCDACADCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCBCBDDADCD

TYT Sosyal A  b    e     B          

Cevap Anahtarı B AEDCADCABECDEBBCBACCCDBDA

TYT Matematik   D     b  E   C    D  A   C b          

Cevap Anahtarı B AEDCBADEACCEDCCCBBDDDBEADBACBDEDAADCDCCB

TYT Fen               b  e  

Cevap Anahtarı B ACEDDADEDCBEBCDBACBE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 0 0 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 0 1 0
YAZIM KURALLARI 4 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 0 0 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 21 0 2 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 0 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 2 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 1 0 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 2 0 0 0
DİN VE HAYAT 1 0 0 0
DÜNYA VE AHİRET 1 0 0 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 6 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 5 2 0 40
RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 1 1 25
MUTLAK DEĞER 2 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 6 2 0 33
PROBLEMLER 6 1 0 17

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 3 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 4 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 2 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EBRAR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
331,373 270,470 4 22 225 225 2205

Puanı Hesaplanan: 51 1047 1047 11977

Katılımlar: 8 52 1092 1092 12264

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 3 36,25 91 24,25 26,75 22,25

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,28 3,07 2,33

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,03 1,88 1,46

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,88 3,74 3,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,38 4,14 3,59

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 11,56 12,83 10,60

Matematik-1 30 13 5 11,75 39 11,38 11,70 8,15

Geometri 10 1 0 1,00 10 1,97 1,54 1,01

TYT Matematik 40 14 5 12,75 32 13,34 13,24 9,16

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 1,34 1,27 0,71

Kimya 7 3 3 2,25 32 1,72 2,38 1,09

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 0,59 1,28 0,74

TYT Fen 20 3 7 1,25 6 3,66 4,93 2,54

Toplam: 120 69 19 64,25 54 52,81 57,75 44,55

TYT Türkçe bDBACAABCBDCADBCBEBCCBDCDDECBEBbCCDDDbDC

Cevap Anahtarı A CDBACAABCBDCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCDDDADC

TYT Sosyal bCdbE eECDEBBCDACCCB     

Cevap Anahtarı A DCAAEABECDEBBCDACCCBBDACD

TYT Matematik ADEAb aaCBD  Cb   CB  DcB A      E      

Cevap Anahtarı A ADEAEDCBCBDACCEDCCCBBDDDBEADBACCBEDAADCD

TYT Fen b     cE adDdBa  a  

Cevap Anahtarı A DADACEDEBCEDCBCBEDBA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
YAZIM KURALLARI 4 4 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 3 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 19 2 90

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 1 1 50
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 2 2 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 4 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 2 2 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 6 3 1 50
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 5 3 1 60
RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 2 0 50
MUTLAK DEĞER 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 6 2 2 33
PROBLEMLER 6 2 0 33

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 3 1 0 33
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 4 2 2 50
MADDENİN HÂLLERİ 2 1 1 50

Biyoloji S D Y B%

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ECEM 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
331,608 270,470 3 21 223 223 2192

Puanı Hesaplanan: 51 1047 1047 11977

Katılımlar: 8 52 1092 1092 12264

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 7 29,25 73 24,25 26,75 22,25

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,28 3,07 2,33

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,03 1,88 1,46

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,88 3,74 3,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,38 4,14 3,59

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 17 2 16,50 83 11,56 12,83 10,60

Matematik-1 30 12 12 9,00 30 11,38 11,70 8,15

Geometri 10 6 0 6,00 60 1,97 1,54 1,01

TYT Matematik 40 18 12 15,00 38 13,34 13,24 9,16

Fizik 7 0 5 -1,25 -18 1,34 1,27 0,71

Kimya 7 2 4 1,00 14 1,72 2,38 1,09

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 0,59 1,28 0,74

TYT Fen 20 6 11 3,25 16 3,66 4,93 2,54

Toplam: 120 72 32 64,00 53 52,81 57,75 44,55

TYT Türkçe CDBAeAeBCeDC DBCBEBCCeDCbDcCBE bCCDDDADC

Cevap Anahtarı A CDBACAABCBDCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCDDDADC

TYT Sosyal DCAAE eEbDEBBCDACCCB     

Cevap Anahtarı A DCAAEABECDEBBCDACCCBBDACD

TYT Matematik ccdAbDe bBebeCaDCCCBaD D  e B C BE A D D

Cevap Anahtarı A ADEAEDCBCBDACCEDCCCBBDDDBEADBACCBEDAADCD

TYT Fen ace d bcaCE bdCBEDde

Cevap Anahtarı A DADACEDEBCEDCBCBEDBA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 2 33
YAZIM KURALLARI 4 3 0 75
NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 2 1 67
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 17 3 81

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 1 1 50
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 2 1 1 50

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 4 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 2 2 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 6 2 4 33
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 5 3 2 60
RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 2 2 50
MUTLAK DEĞER 2 1 1 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 6 3 2 50
PROBLEMLER 6 1 1 17

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 3 2 0 67
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 3 0 60

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 1 1 50
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 4 2 0 50
MADDENİN HÂLLERİ 2 0 2 0

Biyoloji S D Y B%

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HAVVAGÜL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
364,685 270,470 1 16 157 157 1177

Puanı Hesaplanan: 51 1047 1047 11977

Katılımlar: 8 52 1092 1092 12264

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 24,25 26,75 22,25

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,28 3,07 2,33

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,03 1,88 1,46

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,88 3,74 3,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,38 4,14 3,59

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 11,56 12,83 10,60

Matematik-1 30 16 8 14,00 47 11,38 11,70 8,15

Geometri 10 6 2 5,50 55 1,97 1,54 1,01

TYT Matematik 40 22 10 19,50 49 13,34 13,24 9,16

Fizik 7 6 0 6,00 86 1,34 1,27 0,71

Kimya 7 3 4 2,00 29 1,72 2,38 1,09

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 0,59 1,28 0,74

TYT Fen 20 12 7 10,25 51 3,66 4,93 2,54

Toplam: 120 82 28 75,00 63 52,81 57,75 44,55

TYT Türkçe ABCDcCADCADBCBEBCCBDCDDadBEcACeBCBDDbDCD

Cevap Anahtarı B ABCDACADCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCBCBDDADCD

TYT Sosyal bEbCdDCc ECDEBBCBcCC     

Cevap Anahtarı B AEDCADCABECDEBBCBACCCDBDA

TYT Matematik AEa cADE Caa  C BaDDadEc BACBDE AAD cbCB

Cevap Anahtarı B AEDCBADEACCEDCCCBBDDDBEADBACBDEDAADCDCCB

TYT Fen ACEDD DcDCaaBacdACBa

Cevap Anahtarı B ACEDDADEDCBEBCDBACBE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
YAZIM KURALLARI 4 4 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 3 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 16 5 76

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 1 0 50
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 2 2 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 4 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 2 1 1 50
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 6 5 1 83
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 5 2 1 40
RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 3 0 75
MUTLAK DEĞER 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 6 2 3 33
PROBLEMLER 6 3 2 50

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 3 2 0 67
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 3 1 60

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 1 1 50
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 4 2 2 50
MADDENİN HÂLLERİ 2 1 1 50

Biyoloji S D Y B%

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
LEYLA BOLAT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
226,218 270,470 7 46 660 660 9513

Puanı Hesaplanan: 51 1047 1047 11977

Katılımlar: 8 52 1092 1092 12264

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 11 14,25 36 24,25 26,75 22,25

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 2,28 3,07 2,33

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 2,03 1,88 1,46

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,88 3,74 3,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,38 4,14 3,59

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 2 11,50 58 11,56 12,83 10,60

Matematik-1 30 3 6 1,50 5 11,38 11,70 8,15

Geometri 10 2 3 1,25 13 1,97 1,54 1,01

TYT Matematik 40 5 9 2,75 7 13,34 13,24 9,16

Toplam: 120 34 22 28,50 24 52,81 57,75 44,55

TYT Türkçe AcCDe ADaA B        CaDE BEcddbcC aDbDCD

Cevap Anahtarı B ABCDACADCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCBCBDDADCD

TYT Sosyal   DCdDC   dDEBBCBAC      

Cevap Anahtarı B AEDCADCABECDEBBCBACCCDBDA

TYT Matematik Aa   d c  C         e      dBbE   Dd db 

Cevap Anahtarı B AEDCBADEACCEDCCCBBDDDBEADBACBDEDAADCDCCB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 1 33
YAZIM KURALLARI 4 2 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 1 0 33
PARAGRAFIN YAPISI 4 1 1 25
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 21 9 7 43

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 0 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 2 2 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 3 1 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 2 1 0 50
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 6 1 3 17
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 5 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 1 1 25
MUTLAK DEĞER 2 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 6 1 1 17
PROBLEMLER 6 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
ÖZEL ÜÇGENLER 3 1 0 33
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 1 1 20



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ŞEFİKA 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
305,413 270,470 6 30 316 316 3608

Puanı Hesaplanan: 51 1047 1047 11977

Katılımlar: 8 52 1092 1092 12264

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 13 22,75 57 24,25 26,75 22,25

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,28 3,07 2,33

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,03 1,88 1,46

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,88 3,74 3,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 3,38 4,14 3,59

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59 11,56 12,83 10,60

Matematik-1 30 15 5 13,75 46 11,38 11,70 8,15

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,97 1,54 1,01

TYT Matematik 40 15 5 13,75 34 13,34 13,24 9,16

Fizik 7 3 2 2,50 36 1,34 1,27 0,71

Kimya 7 5 0 5,00 71 1,72 2,38 1,09

Biyoloji 6 0 3 -0,75 -13 0,59 1,28 0,74

TYT Fen 20 8 5 6,75 34 3,66 4,93 2,54

Toplam: 120 62 28 55,00 46 52,81 57,75 44,55

TYT Türkçe ABCbcCADdeDeCBEeC daCDDcdBEBdaCBCBDDbDCD

Cevap Anahtarı B ABCDACADCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCBCBDDADCD

TYT Sosyal AEDaADC aECDbBBCdA b     

Cevap Anahtarı B AEDCADCABECDEBBCBACCCDBDA

TYT Matematik AEDe ADE  CaeCCCBaDD B      cD          

Cevap Anahtarı B AEDCBADEACCEDCCCBBDDDBEADBACBDEDAADCDCCB

TYT Fen  CEcDe ED BE Cbe a  

Cevap Anahtarı B ACEDDADEDCBEBCDBACBE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
YAZIM KURALLARI 4 1 3 25
NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 3 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 13 7 62

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 1 1 50
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 2 2 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 4 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 2 1 1 50
DİN VE HAYAT 1 0 0 0
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 6 5 1 83
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 5 4 1 80
RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 1 1 25
MUTLAK DEĞER 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 6 2 2 33
PROBLEMLER 6 1 0 17

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 3 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 1 0 50
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 4 4 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 2 1 0 50

Biyoloji S D Y B%

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SENA UYGUN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
355,950 270,470 2 17 172 172 1407

Puanı Hesaplanan: 51 1047 1047 11977

Katılımlar: 8 52 1092 1092 12264

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 8 29,00 73 24,25 26,75 22,25

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,28 3,07 2,33

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,03 1,88 1,46

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,88 3,74 3,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,38 4,14 3,59

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71 11,56 12,83 10,60

Matematik-1 30 22 1 21,75 73 11,38 11,70 8,15

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,97 1,54 1,01

TYT Matematik 40 22 1 21,75 54 13,34 13,24 9,16

Fizik 7 3 1 2,75 39 1,34 1,27 0,71

Kimya 7 4 2 3,50 50 1,72 2,38 1,09

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 0,59 1,28 0,74

TYT Fen 20 8 4 7,00 35 3,66 4,93 2,54

Toplam: 120 76 16 72,00 60 52,81 57,75 44,55

TYT Türkçe CeBAeAABCBD ADBCBEBCCBDbaDECaEebCCDDDbDC

Cevap Anahtarı A CDBACAABCBDCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCDDDADC

TYT Sosyal bCdAEb  CDEBBCDACCCB     

Cevap Anahtarı A DCAAEABECDEBBCDACCCBBDACD

TYT Matematik ADEA DeBCBD CCEDCCCBBDD   A B           

Cevap Anahtarı A ADEAEDCBCBDACCEDCCCBBDDDBEADBACCBEDAADCD

TYT Fen D c  EDE eEDbB    dA

Cevap Anahtarı A DADACEDEBCEDCBCBEDBA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
YAZIM KURALLARI 4 3 0 75
NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 3 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 15 6 71

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 2 2 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 4 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 2 2 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 6 5 0 83
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 5 4 1 80
RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 3 0 75
MUTLAK DEĞER 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 6 5 0 83
PROBLEMLER 6 2 0 33

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 3 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
OPTİK 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 4 3 1 75
MADDENİN HÂLLERİ 2 1 1 50

Biyoloji S D Y B%

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SERRA SARUHAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
315,380 270,470 5 26 280 280 2980

Puanı Hesaplanan: 51 1047 1047 11977

Katılımlar: 8 52 1092 1092 12264

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 6 31,50 79 24,25 26,75 22,25

Tarih-1 5 2 0 2,00 40 2,28 3,07 2,33

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,03 1,88 1,46

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,88 3,74 3,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,38 4,14 3,59

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 3 10,25 51 11,56 12,83 10,60

Matematik-1 30 15 5 13,75 46 11,38 11,70 8,15

Geometri 10 2 0 2,00 20 1,97 1,54 1,01

TYT Matematik 40 17 5 15,75 39 13,34 13,24 9,16

Fizik 7 2 3 1,25 18 1,34 1,27 0,71

Kimya 7 0 0 0,00 0 1,72 2,38 1,09

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,59 1,28 0,74

TYT Fen 20 2 3 1,25 6 3,66 4,93 2,54

Toplam: 120 63 17 58,75 49 52,81 57,75 44,55

TYT Türkçe cBCbACADCADBC EBCCBDeDDEdBEBACCBCBaDADCe

Cevap Anahtarı B ABCDACADCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCBCBDDADCD

TYT Sosyal  ED  DC  ECDcBdCeAC      

Cevap Anahtarı B AEDCADCABECDEBBCBACCCDBDA

TYT Matematik Ac  BdbE CCEDCCCBBD    A   beDE        B

Cevap Anahtarı B AEDCBADEACCEDCCCBBDDDBEADBACBDEDAADCDCCB

TYT Fen  bE Dce             

Cevap Anahtarı B ACEDDADEDCBEBCDBACBE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
YAZIM KURALLARI 4 4 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 2 0 67
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 17 4 81

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 0 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 1 0 50
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 2 2 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 3 1 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 2 1 0 50
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 6 4 2 67
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 5 2 1 40
RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 1 2 25
MUTLAK DEĞER 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 6 4 0 67
PROBLEMLER 6 1 0 17

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 3 2 0 67
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
OPTİK 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 4 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 2 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
299,130 270,470 3 31 342 342 4040

Puanı Hesaplanan: 51 1047 1047 11977

Katılımlar: 7 52 1092 1092 12264

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 6 29,50 74 29,46 26,75 22,25

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,32 3,07 2,33

Coğrafya-1 5 0 3 -0,75 -15 1,61 1,88 1,46

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,82 3,74 3,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,50 4,14 3,59

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 6 9,50 48 12,25 12,83 10,60

Matematik-1 30 12 6 10,50 35 10,43 11,70 8,15

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,25 1,54 1,01

TYT Matematik 40 12 6 10,50 26 11,68 13,24 9,16

Fizik 7 3 4 2,00 29 1,50 1,27 0,71

Kimya 7 2 4 1,00 14 1,89 2,38 1,09

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 1,29 1,28 0,74

TYT Fen 20 6 9 3,75 19 4,68 4,93 2,54

Toplam: 120 60 27 53,25 44 58,07 57,75 44,55

TYT Türkçe CDBAdcABCBD  DeCBEBCCBDCDDE BEBdbCDDDbDC

Cevap Anahtarı A CDBACAABCBDCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCDDDADC

TYT Sosyal cC cEc  daEBBaDACCCB     

Cevap Anahtarı A DCAAEABECDEBBCDACCCBBDACD

TYT Matematik AbcAdDC CB dCCaD CeB         A          

Cevap Anahtarı A ADEAEDCBCBDACCEDCCCBBDDDBEADBACCBEDAADCD

TYT Fen DAecaEaE ecbeB   D c

Cevap Anahtarı A DADACEDEBCEDCBCBEDBA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 2 33
YAZIM KURALLARI 4 2 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 3 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 17 3 81

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 2 0 2 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 3 1 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 2 2 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 6 2 2 33
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 5 3 2 60
RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 3 1 75
MUTLAK DEĞER 2 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 6 3 1 50
PROBLEMLER 6 1 0 17

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 3 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
OPTİK 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 4 0 4 0
MADDENİN HÂLLERİ 2 1 1 50

Biyoloji S D Y B%

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
267,205 270,470 6 41 482 482 6644

Puanı Hesaplanan: 51 1047 1047 11977

Katılımlar: 7 52 1092 1092 12264

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 29,46 26,75 22,25

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,32 3,07 2,33

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,61 1,88 1,46

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,82 3,74 3,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,50 4,14 3,59

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63 12,25 12,83 10,60

Matematik-1 30 3 11 0,25 1 10,43 11,70 8,15

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,25 1,54 1,01

TYT Matematik 40 3 11 0,25 1 11,68 13,24 9,16

Fizik 7 1 3 0,25 4 1,50 1,27 0,71

Kimya 7 0 0 0,00 0 1,89 2,38 1,09

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 1,29 1,28 0,74

TYT Fen 20 1 4 0,00 0 4,68 4,93 2,54

Toplam: 120 50 29 42,75 36 58,07 57,75 44,55

TYT Türkçe CbBcCAABCBaCeDBCBEBCCBDCaDEdBEBdCCDDDbDC

Cevap Anahtarı A CDBACAABCBDCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCDDDADC

TYT Sosyal DaAAEdaECDbBeCDACbCB     

Cevap Anahtarı A DCAAEABECDEBBCDACCCBBDACD

TYT Matematik decebbdcbBb  Cc    B                    

Cevap Anahtarı A ADEAEDCBCBDACCEDCCCBBDDDBEADBACCBEDAADCD

TYT Fen e  caE           b  

Cevap Anahtarı A DADACEDEBCEDCBCBEDBA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
YAZIM KURALLARI 4 3 1 75
NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 2 1 67
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 17 4 81

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 1 1 50
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 2 2 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 3 1 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 2 1 1 50
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 6 0 4 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 5 1 3 20
RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 1 1 25
MUTLAK DEĞER 2 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 6 1 1 17
PROBLEMLER 6 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 3 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
OPTİK 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 4 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 2 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
FEYZA 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
378,955 270,470 2 10 116 116 847

Puanı Hesaplanan: 51 1047 1047 11977

Katılımlar: 7 52 1092 1092 12264

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 4 35,00 88 29,46 26,75 22,25

Tarih-1 5 2 0 2,00 40 2,32 3,07 2,33

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 1,61 1,88 1,46

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,82 3,74 3,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 4,50 4,14 3,59

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 2 9,50 48 12,25 12,83 10,60

Matematik-1 30 19 5 17,75 59 10,43 11,70 8,15

Geometri 10 1 0 1,00 10 1,25 1,54 1,01

TYT Matematik 40 20 5 18,75 47 11,68 13,24 9,16

Fizik 7 6 1 5,75 82 1,50 1,27 0,71

Kimya 7 7 0 7,00 100 1,89 2,38 1,09

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 1,29 1,28 0,74

TYT Fen 20 17 2 16,50 83 4,68 4,93 2,54

Toplam: 120 83 13 79,75 66 58,07 57,75 44,55

TYT Türkçe ABCDAdADCADBCBEBCCBDCaDEaBEBdCCBCBDDADCD

Cevap Anahtarı B ABCDACADCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCBCBDDADCD

TYT Sosyal   DC  a   CDEBaCBAC      

Cevap Anahtarı B AEDCADCABECDEBBCBACCCDBDA

TYT Matematik AbDa A E CCEDCC BaDDD EA BAbBeE         

Cevap Anahtarı B AEDCBADEACCEDCCCBBDDDBEADBACBDEDAADCDCCB

TYT Fen cCEDDADEDCBEBCD AaBE

Cevap Anahtarı B ACEDDADEDCBEBCDBACBE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
YAZIM KURALLARI 4 4 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 3 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 18 3 86

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 0 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 2 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 3 1 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 2 1 0 50
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 6 4 2 67
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 5 2 1 40
RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 2 1 50
MUTLAK DEĞER 2 1 1 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 6 6 0 100
PROBLEMLER 6 4 0 67

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 3 1 0 33
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 2 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 4 4 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 2 2 0 100

Biyoloji S D Y B%

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İKBAL ÇETİN 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
287,105 270,470 5 38 394 394 4939

Puanı Hesaplanan: 51 1047 1047 11977

Katılımlar: 7 52 1092 1092 12264

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 8 28,00 70 29,46 26,75 22,25

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,32 3,07 2,33

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 1,61 1,88 1,46

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,82 3,74 3,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,50 4,14 3,59

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 3 12,25 61 12,25 12,83 10,60

Matematik-1 30 9 1 8,75 29 10,43 11,70 8,15

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,25 1,54 1,01

TYT Matematik 40 9 1 8,75 22 11,68 13,24 9,16

Fizik 7 1 2 0,50 7 1,50 1,27 0,71

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 1,89 2,38 1,09

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 1,29 1,28 0,74

TYT Fen 20 1 3 0,25 1 4,68 4,93 2,54

Toplam: 120 53 15 49,25 41 58,07 57,75 44,55

TYT Türkçe CDBACAAceBcC DBCBEBCCBDeDDE dEcAbCDDDAeC

Cevap Anahtarı A CDBACAABCBDCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCDDDADC

TYT Sosyal DaebE  E DEBB DACCCB     

Cevap Anahtarı A DCAAEABECDEBBCDACCCBBDACD

TYT Matematik ADEAb    B   C   C B D                  

Cevap Anahtarı A ADEAEDCBCBDACCEDCCCBBDDDBEADBACCBEDAADCD

TYT Fen Db  a  b            

Cevap Anahtarı A DADACEDEBCEDCBCBEDBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
YAZIM KURALLARI 4 1 2 25
NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 2 1 67
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 15 5 71

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 1 0 50
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 2 1 0 50

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 3 0 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 2 2 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 6 4 1 67
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 5 2 0 40
RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 2 0 50
MUTLAK DEĞER 2 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 6 1 0 17
PROBLEMLER 6 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 3 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 4 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 2 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KÜBRA ÜZÜM 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
256,830 270,470 7 42 525 525 7463

Puanı Hesaplanan: 51 1047 1047 11977

Katılımlar: 7 52 1092 1092 12264

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 12 23,00 58 29,46 26,75 22,25

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,32 3,07 2,33

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,61 1,88 1,46

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,82 3,74 3,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,50 4,14 3,59

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 12,25 12,83 10,60

Matematik-1 30 2 3 1,25 4 10,43 11,70 8,15

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 1,25 1,54 1,01

TYT Matematik 40 2 4 1,00 3 11,68 13,24 9,16

Fizik 7 0 0 0,00 0 1,50 1,27 0,71

Kimya 7 1 0 1,00 14 1,89 2,38 1,09

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 1,29 1,28 0,74

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 4,68 4,93 2,54

Toplam: 120 44 20 39,00 33 58,07 57,75 44,55

TYT Türkçe CbBbCAeBCaD  ccCBcBCCBDdaDECBEcbdCDDDADC

Cevap Anahtarı A CDBACAABCBDCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCDDDADC

TYT Sosyal aCAeEd ECbEBBCDACCCB     

Cevap Anahtarı A DCAAEABECDEBBCDACCCBBDACD

TYT Matematik d d b              BB                  b

Cevap Anahtarı A ADEAEDCBCBDACCEDCCCBBDDDBEADBACCBEDAADCD

TYT Fen        E            

Cevap Anahtarı A DADACEDEBCEDCBCBEDBA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
YAZIM KURALLARI 4 2 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 1 2 33
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 21 16 5 76

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 1 0 50
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 2 1 1 50

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 4 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 2 2 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 6 1 3 17
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 5 1 0 20
RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 0 0 0
MUTLAK DEĞER 2 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 6 0 0 0
PROBLEMLER 6 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 3 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 4 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 2 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SENA DURGUT 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
413,045 270,470 1 6 50 50 335

Puanı Hesaplanan: 51 1047 1047 11977

Katılımlar: 7 52 1092 1092 12264

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 29,46 26,75 22,25

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,32 3,07 2,33

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,61 1,88 1,46

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,82 3,74 3,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,50 4,14 3,59

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 12,25 12,83 10,60

Matematik-1 30 25 3 24,25 81 10,43 11,70 8,15

Geometri 10 8 0 8,00 80 1,25 1,54 1,01

TYT Matematik 40 33 3 32,25 81 11,68 13,24 9,16

Fizik 7 3 4 2,00 29 1,50 1,27 0,71

Kimya 7 5 2 4,50 64 1,89 2,38 1,09

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 1,29 1,28 0,74

TYT Fen 20 13 7 11,25 56 4,68 4,93 2,54

Toplam: 120 96 20 91,00 76 58,07 57,75 44,55

TYT Türkçe ABCDeCADCADBCBEBCCBDaaDcdBEcACCBCBDDADCD

Cevap Anahtarı B ABCDACADCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCBCBDDADCD

TYT Sosyal AabCAeCcBECDEBBCBACC     

Cevap Anahtarı B AEDCADCABECDEBBCBACCCDBDA

TYT Matematik AbDeBAbEACCEDCCCBB DDBEA BACBDE AAD DCCB

Cevap Anahtarı B AEDCBADEACCEDCCCBBDDDBEADBACBDEDAADCDCCB

TYT Fen cCEDacaEDCBdBaDBAeBE

Cevap Anahtarı B ACEDDADEDCBEBCDBACBE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
YAZIM KURALLARI 4 4 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 3 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 16 5 76

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 2 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 2 1 1 50

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 4 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 2 2 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 6 4 1 67
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 5 3 2 60
RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 4 0 100
MUTLAK DEĞER 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 6 6 0 100
PROBLEMLER 6 5 0 83

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 3 2 0 67
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 4 0 80

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 1 1 50
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 4 3 1 75
MADDENİN HÂLLERİ 2 2 0 100

Biyoloji S D Y B%

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
TARIK KARAGÖZ 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
293,858 270,470 4 36 362 362 4411

Puanı Hesaplanan: 51 1047 1047 11977

Katılımlar: 7 52 1092 1092 12264

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 7 28,25 71 29,46 26,75 22,25

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,32 3,07 2,33

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,61 1,88 1,46

Felsefe 5 3 1 2,75 55 3,82 3,74 3,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,50 4,14 3,59

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 12,25 12,83 10,60

Matematik-1 30 11 3 10,25 34 10,43 11,70 8,15

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,25 1,54 1,01

TYT Matematik 40 11 3 10,25 26 11,68 13,24 9,16

Toplam: 120 55 14 51,50 43 58,07 57,75 44,55

TYT Türkçe ABCDbCADCADB BEBC BDaaDE cEcAbCBCBDDAbCD

Cevap Anahtarı B ABCDACADCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCBCBDDADCD

TYT Sosyal  EDaADdABEaDEB CBACe     

Cevap Anahtarı B AEDCADCABECDEBBCBACCCDBDA

TYT Matematik AEDe Acc CC D C BB          B           

Cevap Anahtarı B AEDCBADEACCEDCCCBBDDDBEADBACBDEDAADCDCCB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
YAZIM KURALLARI 4 3 0 75
NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 3 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 13 6 62

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 0 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 2 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 2 1 1 50

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 2 1 1 50
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 6 4 1 67
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 5 2 2 40
RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 2 0 50
MUTLAK DEĞER 2 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 6 3 0 50
PROBLEMLER 6 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 3 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHSEN ÇAĞLAR 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
323,813 270,470 16 23 251 251 2554

Puanı Hesaplanan: 51 1047 1047 11977

Katılımlar: 21 52 1092 1092 12264

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 5 31,75 79 30,60 26,75 22,25

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,64 3,07 2,33

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,96 1,88 1,46

Felsefe 5 4 1 3,75 75 4,06 3,74 3,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,62 4,14 3,59

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59 14,29 12,83 10,60

Matematik-1 30 12 4 11,00 37 16,56 11,70 8,15

Geometri 10 2 1 1,75 18 2,50 1,54 1,01

TYT Matematik 40 14 5 12,75 32 19,06 13,24 9,16

Fizik 7 1 4 0,00 0 1,98 1,27 0,71

Kimya 7 4 2 3,50 50 4,36 2,38 1,09

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 2,45 1,28 0,74

TYT Fen 20 7 7 5,25 26 8,79 4,93 2,54

Toplam: 120 67 22 61,50 51 72,73 57,75 44,55

TYT Türkçe deBACAAB BDCADcCBEBCCBDCbDECBEB CCDDDbDC

Cevap Anahtarı A CDBACAABCBDCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCDDDADC

TYT Sosyal DCdcE eEb EBBaDACCCB     

Cevap Anahtarı A DCAAEABECDEBBCDACCCBBDACD

TYT Matematik AcE Eae CBb  CE  CCB      A  A  BE c    

Cevap Anahtarı A ADEAEDCBCBDACCEDCCCBBDDDBEADBACCBEDAADCD

TYT Fen aee C cE aEDbB   DcA

Cevap Anahtarı A DADACEDEBCEDCBCBEDBA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
YAZIM KURALLARI 4 3 0 75
NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 3 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 18 2 86

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 1 1 50
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 2 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 3 1 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 2 2 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 6 3 0 50
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 5 2 3 40
RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 3 0 75
MUTLAK DEĞER 2 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 6 2 0 33
PROBLEMLER 6 2 0 33

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 3 2 0 67
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 4 3 1 75
MADDENİN HÂLLERİ 2 1 1 50

Biyoloji S D Y B%

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYÇA 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
367,928 270,470 12 14 147 147 1100

Puanı Hesaplanan: 51 1047 1047 11977

Katılımlar: 21 52 1092 1092 12264

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 7 30,25 76 30,60 26,75 22,25

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,64 3,07 2,33

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 1,96 1,88 1,46

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,06 3,74 3,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,62 4,14 3,59

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 17 1 16,75 84 14,29 12,83 10,60

Matematik-1 30 21 3 20,25 68 16,56 11,70 8,15

Geometri 10 1 3 0,25 3 2,50 1,54 1,01

TYT Matematik 40 22 6 20,50 51 19,06 13,24 9,16

Fizik 7 3 2 2,50 36 1,98 1,27 0,71

Kimya 7 5 1 4,75 68 4,36 2,38 1,09

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 2,45 1,28 0,74

TYT Fen 20 10 6 8,50 43 8,79 4,93 2,54

Toplam: 120 81 20 76,00 63 72,73 57,75 44,55

TYT Türkçe ABCaAecD ADBCBEBCCBDeDDEdaEBACCBCBDDbDCD

Cevap Anahtarı B ABCDACADCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCBCBDDADCD

TYT Sosyal AEDbADC  ECDEBBCBACC     

Cevap Anahtarı B AEDCADCABECDEBBCBACCCDBDA

TYT Matematik AbDCeADE CCEDCC BaD D  ADBA BDE c bd    

Cevap Anahtarı B AEDCBADEACCEDCCCBBDDDBEADBACBDEDAADCDCCB

TYT Fen  bcDDA E bBEBCDBc dc

Cevap Anahtarı B ACEDDADEDCBEBCDBACBE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 2 33
YAZIM KURALLARI 4 3 0 75
NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 3 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 17 4 81

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 1 0 50
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 2 2 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 4 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 2 2 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 6 4 2 67
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 5 4 0 80
RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 2 0 50
MUTLAK DEĞER 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 6 5 0 83
PROBLEMLER 6 4 0 67

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 3 1 0 33
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 3 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
OPTİK 1 0 1 0
DALGALAR 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 2 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 4 2 0 50
MADDENİN HÂLLERİ 2 1 1 50

Biyoloji S D Y B%

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞE Y 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
278,135 270,470 20 39 430 430 5656

Puanı Hesaplanan: 51 1047 1047 11977

Katılımlar: 21 52 1092 1092 12264

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 14 22,50 56 30,60 26,75 22,25

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 3,64 3,07 2,33

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,96 1,88 1,46

Felsefe 5 4 1 3,75 75 4,06 3,74 3,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 4,62 4,14 3,59

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 6 9,50 48 14,29 12,83 10,60

Matematik-1 30 12 6 10,50 35 16,56 11,70 8,15

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,50 1,54 1,01

TYT Matematik 40 12 6 10,50 26 19,06 13,24 9,16

Fizik 7 2 2 1,50 21 1,98 1,27 0,71

Kimya 7 2 0 2,00 29 4,36 2,38 1,09

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 2,45 1,28 0,74

TYT Fen 20 4 2 3,50 18 8,79 4,93 2,54

Toplam: 120 53 28 46,00 38 72,73 57,75 44,55

TYT Türkçe CbBAbAABCBcCecdCBEaCCBDCbbEeeEcAdCDDDbDC

Cevap Anahtarı A CDBACAABCBDCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCDDDADC

TYT Sosyal DCbba BE bEBBaDAbCC      

Cevap Anahtarı A DCAAEABECDEBBCDACCCBBDACD

TYT Matematik AcEAba  CBD  CEcCC B  ccB               

Cevap Anahtarı A ADEAEDCBCBDACCEDCCCBBDDDBEADBACCBEDAADCD

TYT Fen ce   EDE C          

Cevap Anahtarı A DADACEDEBCEDCBCBEDBA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
YAZIM KURALLARI 4 3 1 75
NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 1 2 33
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 13 8 62

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 2 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 2 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 3 1 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 2 2 0 100
DİN VE HAYAT 1 0 1 0
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 6 3 1 50
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 5 1 2 20
RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 3 0 75
MUTLAK DEĞER 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 6 2 3 33
PROBLEMLER 6 1 0 17

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 3 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
OPTİK 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 1 0 50
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 4 1 0 25
MADDENİN HÂLLERİ 2 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BİRSU KARADAYI 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
430,123 270,470 1 1 26 26 170

Puanı Hesaplanan: 51 1047 1047 11977

Katılımlar: 21 52 1092 1092 12264

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 3 36,25 91 30,60 26,75 22,25

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,64 3,07 2,33

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,96 1,88 1,46

Felsefe 5 4 1 3,75 75 4,06 3,74 3,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 4,62 4,14 3,59

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 3 13,25 66 14,29 12,83 10,60

Matematik-1 30 25 4 24,00 80 16,56 11,70 8,15

Geometri 10 7 0 7,00 70 2,50 1,54 1,01

TYT Matematik 40 32 4 31,00 78 19,06 13,24 9,16

Fizik 7 5 2 4,50 64 1,98 1,27 0,71

Kimya 7 7 0 7,00 100 4,36 2,38 1,09

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,45 1,28 0,74

TYT Fen 20 17 3 16,25 81 8,79 4,93 2,54

Toplam: 120 100 13 96,75 81 72,73 57,75 44,55

TYT Türkçe ABCDAeADCADBCBEBCdBDCDDECBEBAdCBCBDDADCD

Cevap Anahtarı B ABCDACADCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCBCBDDADCD

TYT Sosyal  EDCAbCcB aDEBBCBAC      

Cevap Anahtarı B AEDCADCABECDEBBCBACCCDBDA

TYT Matematik AbDCBADEACCEDCCCBacDDBEe BACBDE AAD DC B

Cevap Anahtarı B AEDCBADEACCEDCCCBBDDDBEADBACBDEDAADCDCCB

TYT Fen cCEDDAaEDCBEBCDBACBc

Cevap Anahtarı B ACEDDADEDCBEBCDBACBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
YAZIM KURALLARI 4 4 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 3 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 19 2 90

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 0 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 1 0 50
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 2 1 1 50

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 3 1 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 2 1 0 50
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 6 3 3 50
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 5 5 0 100
RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 4 0 100
MUTLAK DEĞER 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 6 6 0 100
PROBLEMLER 6 4 1 67

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 3 2 0 67
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 4 0 80

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 2 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 4 4 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 2 2 0 100

Biyoloji S D Y B%

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BURAK KAHRAMAN 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
422,223 270,470 2 2 32 32 227

Puanı Hesaplanan: 51 1047 1047 11977

Katılımlar: 21 52 1092 1092 12264

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 5 32,75 82 30,60 26,75 22,25

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,64 3,07 2,33

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,96 1,88 1,46

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,06 3,74 3,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,62 4,14 3,59

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 19 1 18,75 94 14,29 12,83 10,60

Matematik-1 30 23 5 21,75 73 16,56 11,70 8,15

Geometri 10 6 1 5,75 58 2,50 1,54 1,01

TYT Matematik 40 29 6 27,50 69 19,06 13,24 9,16

Fizik 7 6 1 5,75 82 1,98 1,27 0,71

Kimya 7 5 2 4,50 64 4,36 2,38 1,09

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,45 1,28 0,74

TYT Fen 20 16 4 15,00 75 8,79 4,93 2,54

Toplam: 120 98 16 94,00 78 72,73 57,75 44,55

TYT Türkçe ABCDACAD bDBCeEBCCBDCaDEdBEBACCBCBDDbDCD

Cevap Anahtarı B ABCDACADCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCBCBDDADCD

TYT Sosyal AEDCADCbBECDEBBCBACC     

Cevap Anahtarı B AEDCADCABECDEBBCBACCCDBDA

TYT Matematik Ab eBADdACCEDCCCaBDDDBEA BACBeE AAD bC B

Cevap Anahtarı B AEDCBADEACCEDCCCBBDDDBEADBACBDEDAADCDCCB

TYT Fen ACEDDAaEDCdEBeDBACdE

Cevap Anahtarı B ACEDDADEDCBEBCDBACBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
YAZIM KURALLARI 4 2 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 2 1 67
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 18 3 86

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 2 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 2 2 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 4 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 2 2 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 6 4 2 67
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 5 2 2 40
RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 4 0 100
MUTLAK DEĞER 2 1 1 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 6 6 0 100
PROBLEMLER 6 5 0 83

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 3 2 0 67
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 3 1 60

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 1 1 50
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 4 3 1 75
MADDENİN HÂLLERİ 2 1 1 50

Biyoloji S D Y B%

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BÜŞRA ARAS 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
415,998 270,470 4 4 41 41 298

Puanı Hesaplanan: 51 1047 1047 11977

Katılımlar: 21 52 1092 1092 12264

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 9 28,75 72 30,60 26,75 22,25

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,64 3,07 2,33

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,96 1,88 1,46

Felsefe 5 4 1 3,75 75 4,06 3,74 3,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,62 4,14 3,59

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 14,29 12,83 10,60

Matematik-1 30 25 4 24,00 80 16,56 11,70 8,15

Geometri 10 8 1 7,75 78 2,50 1,54 1,01

TYT Matematik 40 33 5 31,75 79 19,06 13,24 9,16

Fizik 7 4 3 3,25 46 1,98 1,27 0,71

Kimya 7 7 0 7,00 100 4,36 2,38 1,09

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 2,45 1,28 0,74

TYT Fen 20 17 3 16,25 81 8,79 4,93 2,54

Toplam: 120 97 21 91,75 76 72,73 57,75 44,55

TYT Türkçe CDBAeAABCeDCAcBCBEBCCBDaDDEdaEBbCCDbDbDC

Cevap Anahtarı A CDBACAABCBDCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCDDDADC

TYT Sosyal DeAAEcBEaDEBBdDACCCB     

Cevap Anahtarı A DCAAEABECDEBBCDACCCBBDACD

TYT Matematik AcEAbaCBCBDACCEDCCbBBDDDBEA BACaBEDAAD D

Cevap Anahtarı A ADEAEDCBCBDACCEDCCCBBDDDBEADBACCBEDAADCD

TYT Fen DAecCEbEBCEDCBCBEDBA

Cevap Anahtarı A DADACEDEBCEDCBCBEDBA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
YAZIM KURALLARI 4 4 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 1 2 33
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 15 6 71

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 2 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 2 1 1 50

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 3 1 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 2 2 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 6 5 1 83
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 5 2 3 40
RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 4 0 100
MUTLAK DEĞER 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 6 6 0 100
PROBLEMLER 6 5 0 83

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
ÖZEL ÜÇGENLER 3 3 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 4 0 80

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 2 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 4 4 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 2 2 0 100

Biyoloji S D Y B%

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DİLARA DAĞISTANLI 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
371,478 270,470 11 13 137 137 1011

Puanı Hesaplanan: 51 1047 1047 11977

Katılımlar: 21 52 1092 1092 12264

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 5 31,75 79 30,60 26,75 22,25

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,64 3,07 2,33

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,96 1,88 1,46

Felsefe 5 2 2 1,50 30 4,06 3,74 3,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,62 4,14 3,59

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 14,29 12,83 10,60

Matematik-1 30 21 5 19,75 66 16,56 11,70 8,15

Geometri 10 6 4 5,00 50 2,50 1,54 1,01

TYT Matematik 40 27 9 24,75 62 19,06 13,24 9,16

Fizik 7 3 4 2,00 29 1,98 1,27 0,71

Kimya 7 5 2 4,50 64 4,36 2,38 1,09

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 2,45 1,28 0,74

TYT Fen 20 10 9 7,75 39 8,79 4,93 2,54

Toplam: 120 84 27 77,25 64 72,73 57,75 44,55

TYT Türkçe CeBACcABCBDCADBCBEBCCBbaDDE BEBACCDDDbD 

Cevap Anahtarı A CDBACAABCBDCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCDDDADC

TYT Sosyal DCAeEdBE DcBa DACCCB     

Cevap Anahtarı A DCAAEABECDEBBCDACCCBBDACD

TYT Matematik ADEcbDe C DeCCEDCCCBaD DBEA BACeBEeAcDeD

Cevap Anahtarı A ADEAEDCBCBDACCEDCCCBBDDDBEADBACCBEDAADCD

TYT Fen DeecCEacBCEDbBed cBA

Cevap Anahtarı A DADACEDEBCEDCBCBEDBA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
YAZIM KURALLARI 4 4 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 3 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 16 3 76

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 2 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 2 1 0 50

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 2 2 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 6 3 3 50
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 5 4 1 80
RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 2 1 50
MUTLAK DEĞER 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 6 5 0 83
PROBLEMLER 6 5 0 83

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
ÖZEL ÜÇGENLER 3 2 1 67
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 3 2 60

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 2 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 4 4 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 2 1 1 50

Biyoloji S D Y B%

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EBRAR KOÇ 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
421,095 270,470 3 3 34 34 237

Puanı Hesaplanan: 51 1047 1047 11977

Katılımlar: 21 52 1092 1092 12264

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 4 35,00 88 30,60 26,75 22,25

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,64 3,07 2,33

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 1,96 1,88 1,46

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,06 3,74 3,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,62 4,14 3,59

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 19 0 19,00 95 14,29 12,83 10,60

Matematik-1 30 22 4 21,00 70 16,56 11,70 8,15

Geometri 10 6 1 5,75 58 2,50 1,54 1,01

TYT Matematik 40 28 5 26,75 67 19,06 13,24 9,16

Fizik 7 3 3 2,25 32 1,98 1,27 0,71

Kimya 7 6 1 5,75 82 4,36 2,38 1,09

Biyoloji 6 5 0 5,00 83 2,45 1,28 0,74

TYT Fen 20 14 4 13,00 65 8,79 4,93 2,54

Toplam: 120 97 13 93,75 78 72,73 57,75 44,55

TYT Türkçe ABCDACADCADBCBEBCCBDCDDbdBEBACCBCBDDbaCD

Cevap Anahtarı B ABCDACADCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCBCBDDADCD

TYT Sosyal AEDCADC BECDEBBCBACC     

Cevap Anahtarı B AEDCADCABECDEBBCBACCCDBDA

TYT Matematik Ab e ADEACCEDCCCBaDbDBEA BA BDEe AD DC B

Cevap Anahtarı B AEDCBADEACCEDCCCBBDDDBEADBACBDEDAADCDCCB

TYT Fen  bEbDAedDCBEBCDBA BE

Cevap Anahtarı B ACEDDADEDCBEBCDBACBE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
YAZIM KURALLARI 4 4 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 3 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 17 4 81

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 2 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 2 2 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 4 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 2 2 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 6 4 2 67
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 5 3 1 60
RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 3 0 75
MUTLAK DEĞER 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 6 5 1 83
PROBLEMLER 6 5 0 83

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 3 2 1 67
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 3 0 60

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
OPTİK 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 2 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 4 3 1 75
MADDENİN HÂLLERİ 2 2 0 100

Biyoloji S D Y B%

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF KAYAR 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
413,270 270,470 5 5 49 49 331

Puanı Hesaplanan: 51 1047 1047 11977

Katılımlar: 21 52 1092 1092 12264

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 38 2 37,50 94 30,60 26,75 22,25

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,64 3,07 2,33

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 1,96 1,88 1,46

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,06 3,74 3,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,62 4,14 3,59

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 17 1 16,75 84 14,29 12,83 10,60

Matematik-1 30 22 1 21,75 73 16,56 11,70 8,15

Geometri 10 1 0 1,00 10 2,50 1,54 1,01

TYT Matematik 40 23 1 22,75 57 19,06 13,24 9,16

Fizik 7 4 3 3,25 46 1,98 1,27 0,71

Kimya 7 7 0 7,00 100 4,36 2,38 1,09

Biyoloji 6 4 0 4,00 67 2,45 1,28 0,74

TYT Fen 20 15 3 14,25 71 8,79 4,93 2,54

Toplam: 120 93 7 91,25 76 72,73 57,75 44,55

TYT Türkçe CDBAeAABCBDCADBCBEBCCBDCDDcCBEBACCDDDADC

Cevap Anahtarı A CDBACAABCBDCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCDDDADC

TYT Sosyal DCeAE  ECDEBBCDACCCB     

Cevap Anahtarı A DCAAEABECDEBBCDACCCBBDACD

TYT Matematik ADEAEDeBCB  CCED CCBB DD EA B    E      

Cevap Anahtarı A ADEAEDCBCBDACCEDCCCBBDDDBEADBACCBEDAADCD

TYT Fen DcacCEDEBCEDCBCB  BA

Cevap Anahtarı A DADACEDEBCEDCBCBEDBA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
YAZIM KURALLARI 4 4 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 3 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 20 1 95

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 1 0 50
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 2 2 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 4 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 2 2 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 6 5 0 83
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 5 4 1 80
RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 3 0 75
MUTLAK DEĞER 2 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 6 6 0 100
PROBLEMLER 6 3 0 50

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 3 1 0 33
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 2 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 4 4 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 2 2 0 100

Biyoloji S D Y B%

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
FATMA NUR KARABULUT 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
290,330 270,470 19 37 381 381 4669

Puanı Hesaplanan: 51 1047 1047 11977

Katılımlar: 21 52 1092 1092 12264

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 10 27,50 69 30,60 26,75 22,25

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 3,64 3,07 2,33

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 1,96 1,88 1,46

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,06 3,74 3,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,62 4,14 3,59

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 2 11,50 58 14,29 12,83 10,60

Matematik-1 30 9 5 7,75 26 16,56 11,70 8,15

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 2,50 1,54 1,01

TYT Matematik 40 9 6 7,50 19 19,06 13,24 9,16

Fizik 7 1 3 0,25 4 1,98 1,27 0,71

Kimya 7 3 1 2,75 39 4,36 2,38 1,09

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 2,45 1,28 0,74

TYT Fen 20 5 5 3,75 19 8,79 4,93 2,54

Toplam: 120 56 23 50,25 42 72,73 57,75 44,55

TYT Türkçe ABCaAeADCADBCBEBddBaCDDECBEabCCeCcDDbDCD

Cevap Anahtarı B ABCDACADCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCBCBDDADCD

TYT Sosyal  dDC  C   CDEBBCBACd     

Cevap Anahtarı B AEDCADCABECDEBBCBACCCDBDA

TYT Matematik AEDa Ab*  C cdC B D  B        d         

Cevap Anahtarı B AEDCBADEACCEDCCCBBDDDBEADBACBDEDAADCDCCB

TYT Fen d E be  D BE dD    a

Cevap Anahtarı B ACEDDADEDCBEBCDBACBE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
YAZIM KURALLARI 4 4 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 3 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 2 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 15 6 71

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 0 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 2 1 0 50

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 4 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 2 1 1 50
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 6 4 1 67
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 5 2 2 40
RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 1 0 25
MUTLAK DEĞER 2 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 6 1 1 17
PROBLEMLER 6 1 0 17

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 3 0 1 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
OPTİK 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 4 2 1 50
MADDENİN HÂLLERİ 2 1 0 50

Biyoloji S D Y B%

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HACER 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
381,833 270,470 8 9 111 111 793

Puanı Hesaplanan: 51 1047 1047 11977

Katılımlar: 21 52 1092 1092 12264

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 9 28,75 72 30,60 26,75 22,25

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,64 3,07 2,33

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,96 1,88 1,46

Felsefe 5 4 1 3,75 75 4,06 3,74 3,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,62 4,14 3,59

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 14,29 12,83 10,60

Matematik-1 30 22 8 20,00 67 16,56 11,70 8,15

Geometri 10 5 4 4,00 40 2,50 1,54 1,01

TYT Matematik 40 27 12 24,00 60 19,06 13,24 9,16

Fizik 7 3 4 2,00 29 1,98 1,27 0,71

Kimya 7 5 1 4,75 68 4,36 2,38 1,09

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,45 1,28 0,74

TYT Fen 20 13 6 11,50 58 8,79 4,93 2,54

Toplam: 120 88 30 80,50 67 72,73 57,75 44,55

TYT Türkçe CDBceAcBCBDCbDBCdEBCCBcCDDECBEcbCCDDDcDC

Cevap Anahtarı A CDBACAABCBDCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCDDDADC

TYT Sosyal DCAAEcBECaEBaCDACCCB     

Cevap Anahtarı A DCAAEABECDEBBCDACCCBBDACD

TYT Matematik dDEAbaCBCBeACCEDCCdBBeDDBEAaBeabBEceAD D

Cevap Anahtarı A ADEAEDCBCBDACCEDCCCBBDDDBEADBACCBEDAADCD

TYT Fen DcacCEaEcCE CBeBEDBA

Cevap Anahtarı A DADACEDEBCEDCBCBEDBA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 2 33
YAZIM KURALLARI 4 3 1 75
NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 3 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 17 4 81

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 2 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 2 1 1 50

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 3 1 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 2 2 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 6 3 3 50
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 5 3 2 60
RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 4 0 100
MUTLAK DEĞER 2 1 1 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 6 6 0 100
PROBLEMLER 6 4 2 67

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
ÖZEL ÜÇGENLER 3 2 1 67
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 3 1 60

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 1 1 50
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 4 2 0 50
MADDENİN HÂLLERİ 2 2 0 100

Biyoloji S D Y B%

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HASAN H KARAKIR 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
205,178 270,470 21 48 743 743 10369

Puanı Hesaplanan: 51 1047 1047 11977

Katılımlar: 21 52 1092 1092 12264

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 19 13,25 33 30,60 26,75 22,25

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,64 3,07 2,33

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,96 1,88 1,46

Felsefe 5 2 1 1,75 35 4,06 3,74 3,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,62 4,14 3,59

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 6 8,50 43 14,29 12,83 10,60

Matematik-1 30 2 6 0,50 2 16,56 11,70 8,15

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,50 1,54 1,01

TYT Matematik 40 2 6 0,50 1 19,06 13,24 9,16

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 1,98 1,27 0,71

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 4,36 2,38 1,09

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 2,45 1,28 0,74

TYT Fen 20 0 3 -0,75 -4 8,79 4,93 2,54

Toplam: 120 30 34 21,50 18 72,73 57,75 44,55

TYT Türkçe CaeAeAbaeBbaAcebBEBC dDebDc Bc bCCDDabDC

Cevap Anahtarı A CDBACAABCBDCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCDDDADC

TYT Sosyal DCd E eEeaE d DACeCB     

Cevap Anahtarı A DCAAEABECDEBBCDACCCBBDACD

TYT Matematik bDbAaa a c                              

Cevap Anahtarı A ADEAEDCBCBDACCEDCCCBBDDDBEADBACCBEDAADCD

TYT Fen b    c d            

Cevap Anahtarı A DADACEDEBCEDCBCBEDBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 2 33
YAZIM KURALLARI 4 1 3 25
NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 1 2 33
PARAGRAFIN YAPISI 4 1 3 25
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 11 7 52

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 0 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 1 1 50
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 2 0 2 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 1 1 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 2 1 1 50
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 6 1 3 17
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 5 1 1 20
RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 0 1 0
MUTLAK DEĞER 2 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 6 0 0 0
PROBLEMLER 6 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 3 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
OPTİK 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 4 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 2 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HAVVANUR ÖZTÜRK 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
308,038 270,470 17 28 305 305 3425

Puanı Hesaplanan: 51 1047 1047 11977

Katılımlar: 21 52 1092 1092 12264

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 5 30,75 77 30,60 26,75 22,25

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,64 3,07 2,33

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 1,96 1,88 1,46

Felsefe 5 4 1 3,75 75 4,06 3,74 3,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,62 4,14 3,59

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 2 13,50 68 14,29 12,83 10,60

Matematik-1 30 9 4 8,00 27 16,56 11,70 8,15

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,50 1,54 1,01

TYT Matematik 40 9 4 8,00 20 19,06 13,24 9,16

Fizik 7 2 3 1,25 18 1,98 1,27 0,71

Kimya 7 1 1 0,75 11 4,36 2,38 1,09

Biyoloji 6 2 0 2,00 33 2,45 1,28 0,74

TYT Fen 20 5 4 4,00 20 8,79 4,93 2,54

Toplam: 120 60 15 56,25 47 72,73 57,75 44,55

TYT Türkçe ABC ACADdADBCB BCCBDCbDE BEcbCCBCBDDbDCD

Cevap Anahtarı B ABCDACADCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCBCBDDADCD

TYT Sosyal AEDCA a   aDEBBCBACC     

Cevap Anahtarı B AEDCADCABECDEBBCBACCCDBDA

TYT Matematik AE eedbE  CED  CB D                     

Cevap Anahtarı B AEDCBADEACCEDCCCBBDDDBEADBACBDEDAADCDCCB

TYT Fen  bE Dee D    a BA   

Cevap Anahtarı B ACEDDADEDCBEBCDBACBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 0 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
YAZIM KURALLARI 4 3 1 75
NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 3 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 21 16 4 76

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 2 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 3 1 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 2 2 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 6 4 1 67
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 5 2 2 40
RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 0 0 0
MUTLAK DEĞER 2 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 6 3 0 50
PROBLEMLER 6 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 3 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
OPTİK 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 4 2 1 50
MADDENİN HÂLLERİ 2 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KEMAL CEYHAN 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
389,080 270,470 6 7 91 91 683

Puanı Hesaplanan: 51 1047 1047 11977

Katılımlar: 21 52 1092 1092 12264

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 30,60 26,75 22,25

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,64 3,07 2,33

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 1,96 1,88 1,46

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,06 3,74 3,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,62 4,14 3,59

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 18 2 17,50 88 14,29 12,83 10,60

Matematik-1 30 26 4 25,00 83 16,56 11,70 8,15

Geometri 10 3 2 2,50 25 2,50 1,54 1,01

TYT Matematik 40 29 6 27,50 69 19,06 13,24 9,16

Fizik 7 2 3 1,25 18 1,98 1,27 0,71

Kimya 7 6 1 5,75 82 4,36 2,38 1,09

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 2,45 1,28 0,74

TYT Fen 20 10 8 8,00 40 8,79 4,93 2,54

Toplam: 120 89 24 83,00 69 72,73 57,75 44,55

TYT Türkçe ABCaACADCADBCBcBCCBDaDDbaBEBbCCcCBDDbDCD

Cevap Anahtarı B ABCDACADCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCBCBDDADCD

TYT Sosyal AEbCADCABECDEBBCBACe     

Cevap Anahtarı B AEDCADCABECDEBBCBACCCDBDA

TYT Matematik AbDCBADEbCCEDCCCBaDDDBEAcBACBDEee   D  B

Cevap Anahtarı B AEDCBADEACCEDCCCBBDDDBEADBACBDEDAADCDCCB

TYT Fen  bE DcaEDaBEBCDBdadb

Cevap Anahtarı B ACEDDADEDCBEBCDBACBE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
YAZIM KURALLARI 4 4 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 3 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 21 16 5 76

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 2 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 2 2 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 4 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 2 1 1 50
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 6 4 2 67
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 5 5 0 100
RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 3 1 75
MUTLAK DEĞER 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 6 6 0 100
PROBLEMLER 6 5 1 83

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 3 2 1 67
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 1 1 20

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
OPTİK 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 2 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 4 4 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 2 1 1 50

Biyoloji S D Y B%

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
RABİA YANAR 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
306,595 270,470 18 29 312 312 3514

Puanı Hesaplanan: 51 1047 1047 11977

Katılımlar: 21 52 1092 1092 12264

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 30,60 26,75 22,25

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 3,64 3,07 2,33

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 1,96 1,88 1,46

Felsefe 5 4 0 4,00 80 4,06 3,74 3,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,62 4,14 3,59

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 3 10,25 51 14,29 12,83 10,60

Matematik-1 30 13 3 12,25 41 16,56 11,70 8,15

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,50 1,54 1,01

TYT Matematik 40 13 3 12,25 31 19,06 13,24 9,16

Fizik 7 2 2 1,50 21 1,98 1,27 0,71

Kimya 7 2 0 2,00 29 4,36 2,38 1,09

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 2,45 1,28 0,74

TYT Fen 20 4 3 3,25 16 8,79 4,93 2,54

Toplam: 120 60 17 55,75 46 72,73 57,75 44,55

TYT Türkçe ABCDACADCADBCBcBCdBDaDDbdBEBcdCBCBDDbDCD

Cevap Anahtarı B ABCDACADCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCBCBDDADCD

TYT Sosyal   DCd e a  DEBBCBACC     

Cevap Anahtarı B AEDCADCABECDEBBCBACCCDBDA

TYT Matematik AEDa ADE CC   C BaDD  E     a           

Cevap Anahtarı B AEDCBADEACCEDCCCBBDDDBEADBACBDEDAADCDCCB

TYT Fen   EcDe    BE   d    

Cevap Anahtarı B ACEDDADEDCBEBCDBACBE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
YAZIM KURALLARI 4 4 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 3 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 21 14 7 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 0 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 2 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 3 0 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 2 2 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 6 5 1 83
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 5 3 1 60
RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 1 1 25
MUTLAK DEĞER 2 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 6 3 0 50
PROBLEMLER 6 1 0 17

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 3 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
OPTİK 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 4 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 2 1 0 50

Biyoloji S D Y B%

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
REYYAN KAYAR 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
376,358 270,470 9 11 126 126 899

Puanı Hesaplanan: 51 1047 1047 11977

Katılımlar: 21 52 1092 1092 12264

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 3 36,25 91 30,60 26,75 22,25

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,64 3,07 2,33

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 1,96 1,88 1,46

Felsefe 5 4 1 3,75 75 4,06 3,74 3,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 4,62 4,14 3,59

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 3 11,25 56 14,29 12,83 10,60

Matematik-1 30 18 3 17,25 58 16,56 11,70 8,15

Geometri 10 2 0 2,00 20 2,50 1,54 1,01

TYT Matematik 40 20 3 19,25 48 19,06 13,24 9,16

Fizik 7 3 1 2,75 39 1,98 1,27 0,71

Kimya 7 6 1 5,75 82 4,36 2,38 1,09

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 2,45 1,28 0,74

TYT Fen 20 13 3 12,25 61 8,79 4,93 2,54

Toplam: 120 82 12 79,00 66 72,73 57,75 44,55

TYT Türkçe cBCDACADCADBCBEBCCBDCbDEdBEBACCBCBDDADCD

Cevap Anahtarı B ABCDACADCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCBCBDDADCD

TYT Sosyal AEDbA a   CDEBeCBAC      

Cevap Anahtarı B AEDCADCABECDEBBCBACCCDBDA

TYT Matematik AbDe ADE CCE CCCBBbD     BAC DE      C  

Cevap Anahtarı B AEDCBADEACCEDCCCBBDDDBEADBACBDEDAADCDCCB

TYT Fen  CE D aEDaBEBCD ACdE

Cevap Anahtarı B ACEDDADEDCBEBCDBACBE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
YAZIM KURALLARI 4 4 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 3 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 19 2 90

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 2 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 3 1 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 2 1 0 50
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 6 4 2 67
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 5 4 1 80
RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 2 0 50
MUTLAK DEĞER 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 6 4 0 67
PROBLEMLER 6 2 0 33

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 3 1 0 33
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 2 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 4 4 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 2 1 1 50

Biyoloji S D Y B%

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
S*LA AY 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
372,818 270,470 10 12 135 135 977

Puanı Hesaplanan: 51 1047 1047 11977

Katılımlar: 21 52 1092 1092 12264

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 30,60 26,75 22,25

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,64 3,07 2,33

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,96 1,88 1,46

Felsefe 5 4 0 4,00 80 4,06 3,74 3,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,62 4,14 3,59

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 2 14,50 73 14,29 12,83 10,60

Matematik-1 30 18 1 17,75 59 16,56 11,70 8,15

Geometri 10 2 1 1,75 18 2,50 1,54 1,01

TYT Matematik 40 20 2 19,50 49 19,06 13,24 9,16

Fizik 7 3 4 2,00 29 1,98 1,27 0,71

Kimya 7 6 1 5,75 82 4,36 2,38 1,09

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 2,45 1,28 0,74

TYT Fen 20 12 8 10,00 50 8,79 4,93 2,54

Toplam: 120 82 17 77,75 65 72,73 57,75 44,55

TYT Türkçe CeBAeAABCBDCADBCBEBCCBDCDDECdEdACCDDDdDC

Cevap Anahtarı A CDBACAABCBDCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCDDDADC

TYT Sosyal DCeAEcB C EBB DACCCB     

Cevap Anahtarı A DCAAEABECDEBBCDACCCBBDACD

TYT Matematik A EA D  CBeACCEDCC   D DB   BA  cE A    

Cevap Anahtarı A ADEAEDCBCBDACCEDCCCBBDDDBEADBACCBEDAADCD

TYT Fen DdebCEbEBCEDaBCedDaA

Cevap Anahtarı A DADACEDEBCEDCBCBEDBA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
YAZIM KURALLARI 4 4 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 3 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 18 3 86

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 1 0 50
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 2 1 0 50

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 3 0 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 2 2 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 6 4 0 67
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 5 1 0 20
RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 4 0 100
MUTLAK DEĞER 2 1 1 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 6 5 0 83
PROBLEMLER 6 3 0 50

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 3 1 1 33
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 1 0 20

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 2 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 4 4 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 2 1 1 50

Biyoloji S D Y B%

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SEHER SAVAŞ 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
367,173 270,470 13 15 149 149 1119

Puanı Hesaplanan: 51 1047 1047 11977

Katılımlar: 21 52 1092 1092 12264

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 30,60 26,75 22,25

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,64 3,07 2,33

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 1,96 1,88 1,46

Felsefe 5 4 1 3,75 75 4,06 3,74 3,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,62 4,14 3,59

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 2 14,50 73 14,29 12,83 10,60

Matematik-1 30 17 3 16,25 54 16,56 11,70 8,15

Geometri 10 2 0 2,00 20 2,50 1,54 1,01

TYT Matematik 40 19 3 18,25 46 19,06 13,24 9,16

Fizik 7 2 3 1,25 18 1,98 1,27 0,71

Kimya 7 7 0 7,00 100 4,36 2,38 1,09

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,45 1,28 0,74

TYT Fen 20 13 5 11,75 59 8,79 4,93 2,54

Toplam: 120 80 17 75,75 63 72,73 57,75 44,55

TYT Türkçe CbBACAABCBDdADeCBEBCCBDCcDECaEabCCDDDADC

Cevap Anahtarı A CDBACAABCBDCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCDDDADC

TYT Sosyal DCeAE   CDEBBaDACCCB     

Cevap Anahtarı A DCAAEABECDEBBCDACCCBBDACD

TYT Matematik ADEAb   CBDbCCEDbC BBDD B       BE      

Cevap Anahtarı A ADEAEDCBCBDACCEDCCCBBDDDBEADBACCBEDAADCD

TYT Fen DeD ec EBCEDCBCdEDcA

Cevap Anahtarı A DADACEDEBCEDCBCBEDBA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
YAZIM KURALLARI 4 3 1 75
NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 3 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 17 4 81

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 2 2 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 3 1 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 2 2 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 6 5 1 83
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 5 2 0 40
RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 3 1 75
MUTLAK DEĞER 2 1 1 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 6 5 0 83
PROBLEMLER 6 1 0 17

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 3 2 0 67
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
OPTİK 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 2 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 4 4 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 2 2 0 100

Biyoloji S D Y B%

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SEVGİ SEVİNÇ 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
352,510 270,470 14 18 179 179 1506

Puanı Hesaplanan: 51 1047 1047 11977

Katılımlar: 21 52 1092 1092 12264

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 4 31,00 78 30,60 26,75 22,25

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,64 3,07 2,33

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,96 1,88 1,46

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,06 3,74 3,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,62 4,14 3,59

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 19 1 18,75 94 14,29 12,83 10,60

Matematik-1 30 19 6 17,50 58 16,56 11,70 8,15

Geometri 10 1 1 0,75 8 2,50 1,54 1,01

TYT Matematik 40 20 7 18,25 46 19,06 13,24 9,16

Fizik 7 2 2 1,50 21 1,98 1,27 0,71

Kimya 7 2 2 1,50 21 4,36 2,38 1,09

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 2,45 1,28 0,74

TYT Fen 20 4 4 3,00 15 8,79 4,93 2,54

Toplam: 120 75 16 71,00 59 72,73 57,75 44,55

TYT Türkçe ABCDACADdADBeBEBCCBDCDDEd E   CBCBDDbDCD

Cevap Anahtarı B ABCDACADCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCBCBDDADCD

TYT Sosyal AEDCADCeBECDEBBCBACC     

Cevap Anahtarı B AEDCADCABECDEBBCBACCCDBDA

TYT Matematik AbDaBAbEACCd  CCBaDDDB A BAC cE        c

Cevap Anahtarı B AEDCBADEACCEDCCCBBDDDBEADBACBDEDAADCDCCB

TYT Fen    DDceED dc        

Cevap Anahtarı B ACEDDADEDCBEBCDBACBE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
YAZIM KURALLARI 4 2 2 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 3 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 15 2 71

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 2 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 2 2 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 4 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 2 2 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 6 4 2 67
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 5 3 2 60
RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 3 0 75
MUTLAK DEĞER 2 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 6 4 1 67
PROBLEMLER 6 4 0 67

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 3 1 1 33
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 4 3 0 75
MADDENİN HÂLLERİ 2 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SÜMYYE ENGİN 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
384,505 270,470 7 8 105 105 754

Puanı Hesaplanan: 51 1047 1047 11977

Katılımlar: 21 52 1092 1092 12264

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 6 31,50 79 30,60 26,75 22,25

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,64 3,07 2,33

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,96 1,88 1,46

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,06 3,74 3,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,62 4,14 3,59

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76 14,29 12,83 10,60

Matematik-1 30 19 4 18,00 60 16,56 11,70 8,15

Geometri 10 5 0 5,00 50 2,50 1,54 1,01

TYT Matematik 40 24 4 23,00 58 19,06 13,24 9,16

Fizik 7 4 3 3,25 46 1,98 1,27 0,71

Kimya 7 6 0 6,00 86 4,36 2,38 1,09

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 2,45 1,28 0,74

TYT Fen 20 13 5 11,75 59 8,79 4,93 2,54

Toplam: 120 86 18 81,50 68 72,73 57,75 44,55

TYT Türkçe CDBeecABCBDCADBCBEBCCBDCDDbCBEc CCDDDbDC

Cevap Anahtarı A CDBACAABCBDCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCDDDADC

TYT Sosyal DCdAEcB CcEBBCDACCCB     

Cevap Anahtarı A DCAAEABECDEBBCDACCCBBDACD

TYT Matematik A  Abae CBeACCEDCC  B DDBEA BAC  E A D D

Cevap Anahtarı A ADEAEDCBCBDACCEDCCCBBDDDBEADBACCBEDAADCD

TYT Fen DAecCEeE CEDCBaB DaA

Cevap Anahtarı A DADACEDEBCEDCBCBEDBA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 2 33
YAZIM KURALLARI 4 4 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 3 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 17 3 81

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 1 0 50
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 2 1 1 50

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 4 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 2 2 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 6 3 1 50
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 5 0 2 0
RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 4 0 100
MUTLAK DEĞER 2 1 1 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 6 6 0 100
PROBLEMLER 6 5 0 83

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 3 1 0 33
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 3 0 60

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 1 0 50
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 4 4 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 2 2 0 100

Biyoloji S D Y B%

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YUNUS EMRE METE 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
339,675 270,470 15 20 204 204 1897

Puanı Hesaplanan: 51 1047 1047 11977

Katılımlar: 21 52 1092 1092 12264

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 4 32,00 80 30,60 26,75 22,25

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,64 3,07 2,33

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,96 1,88 1,46

Felsefe 5 4 0 4,00 80 4,06 3,74 3,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,62 4,14 3,59

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 2 14,50 73 14,29 12,83 10,60

Matematik-1 30 14 2 13,50 45 16,56 11,70 8,15

Geometri 10 1 2 0,50 5 2,50 1,54 1,01

TYT Matematik 40 15 4 14,00 35 19,06 13,24 9,16

Fizik 7 1 4 0,00 0 1,98 1,27 0,71

Kimya 7 4 1 3,75 54 4,36 2,38 1,09

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 2,45 1,28 0,74

TYT Fen 20 8 7 6,25 31 8,79 4,93 2,54

Toplam: 120 71 17 66,75 56 72,73 57,75 44,55

TYT Türkçe CDBdCAABCBDdA BCBEBCCBDCcDE BEBACCDDa DC

Cevap Anahtarı A CDBACAABCBDCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCDDDADC

TYT Sosyal aCAAE BE aE BCDACCCB     

Cevap Anahtarı A DCAAEABECDEBBCDACCCBBDACD

TYT Matematik ADE ED   BD  CaDCC Ba   B A   a Bc      

Cevap Anahtarı A ADEAEDCBCBDACCEDCCCBBDDDBEADBACCBEDAADCD

TYT Fen  ee bEaE C DaB dEDBd

Cevap Anahtarı A DADACEDEBCEDCBCBEDBA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
YAZIM KURALLARI 4 3 1 75
NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 2 0 67
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 17 2 81

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 2 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 2 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 3 0 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 2 2 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 6 3 1 50
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 5 3 0 60
RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 2 0 50
MUTLAK DEĞER 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 6 2 1 33
PROBLEMLER 6 2 0 33

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 3 1 1 33
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
OPTİK 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 1 0 50
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 4 3 0 75
MADDENİN HÂLLERİ 2 1 1 50

Biyoloji S D Y B%

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞE H TETİK 0  MB

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
277,975 270,470 8 40 431 431 5670

Puanı Hesaplanan: 51 1047 1047 11977

Katılımlar: 14 52 1092 1092 12264

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 14 22,50 56 23,36 26,75 22,25

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,93 3,07 2,33

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,00 1,88 1,46

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,41 3,74 3,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,02 4,14 3,59

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76 12,36 12,83 10,60

Matematik-1 30 10 8 8,00 27 6,02 11,70 8,15

Geometri 10 1 1 0,75 8 0,09 1,54 1,01

TYT Matematik 40 11 9 8,75 22 6,11 13,24 9,16

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,11 1,27 0,71

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,20 2,38 1,09

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,05 1,28 0,74

TYT Fen 20 0 2 -0,50 -3 0,36 4,93 2,54

Toplam: 120 53 28 46,00 38 42,18 57,75 44,55

TYT Türkçe CDBdCcABCcDdeDcCBcdCdBbbDDEdBEeACCDDDbDC

Cevap Anahtarı A CDBACAABCBDCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCDDDADC

TYT Sosyal DCcAEcBEC EdBCDACCCB     

Cevap Anahtarı A DCAAEABECDEBBCDACCCBBDACD

TYT Matematik ADdAb a CBe  Ca bCCBa   d   B  bB       

Cevap Anahtarı A ADEAEDCBCBDACCEDCCCBBDDDBEADBACCBEDAADCD

TYT Fen        b          a 

Cevap Anahtarı A DADACEDEBCEDCBCBEDBA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
YAZIM KURALLARI 4 2 2 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 2 1 67
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 21 14 7 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 2 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 2 1 0 50

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 3 1 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 2 2 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 6 2 3 33
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 5 3 1 60
RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 3 0 75
MUTLAK DEĞER 2 0 2 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 6 1 1 17
PROBLEMLER 6 1 1 17

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
ÖZEL ÜÇGENLER 3 1 0 33
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 4 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 2 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BEYZA COŞKUN 0  MB

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
297,703 270,470 5 32 344 344 4142

Puanı Hesaplanan: 51 1047 1047 11977

Katılımlar: 14 52 1092 1092 12264

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 23,36 26,75 22,25

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,93 3,07 2,33

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,00 1,88 1,46

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,41 3,74 3,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,02 4,14 3,59

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 12,36 12,83 10,60

Matematik-1 30 6 5 4,75 16 6,02 11,70 8,15

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,09 1,54 1,01

TYT Matematik 40 6 5 4,75 12 6,11 13,24 9,16

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 0,11 1,27 0,71

Kimya 7 2 3 1,25 18 0,20 2,38 1,09

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,05 1,28 0,74

TYT Fen 20 2 5 0,75 4 0,36 4,93 2,54

Toplam: 120 58 20 53,00 44 42,18 57,75 44,55

TYT Türkçe CDBACAABCBDCAbBCBbBCCBDCDDECBEcbCCDDaADC

Cevap Anahtarı A CDBACAABCBDCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCDDDADC

TYT Sosyal DbAAEdBEaaEBBCDACeCB     

Cevap Anahtarı A DCAAEABECDEBBCDACCCBBDACD

TYT Matematik ADc bD   Bc  a   e B    B               

Cevap Anahtarı A ADEAEDCBCBDACCEDCCCBBDDDBEADBACCBEDAADCD

TYT Fen  d  a  Eca c B      

Cevap Anahtarı A DADACEDEBCEDCBCBEDBA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
YAZIM KURALLARI 4 4 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 2 1 67
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 21 18 3 86

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 2 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 2 0 2 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 4 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 2 1 1 50
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 6 1 2 17
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 5 3 0 60
RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 1 1 25
MUTLAK DEĞER 2 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 6 0 1 0
PROBLEMLER 6 1 0 17

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 3 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 0 2 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 4 0 3 0
MADDENİN HÂLLERİ 2 1 0 50

Biyoloji S D Y B%

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DERYA UYGUN 0  MB

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
171,745 270,470 13 49 880 880 11300

Puanı Hesaplanan: 51 1047 1047 11977

Katılımlar: 14 52 1092 1092 12264

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 8 18 3,50 9 23,36 26,75 22,25

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,93 3,07 2,33

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 2,00 1,88 1,46

Felsefe 5 2 0 2,00 40 3,41 3,74 3,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 4,02 4,14 3,59

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 6 6,50 33 12,36 12,83 10,60

Toplam: 120 16 24 10,00 8 42,18 57,75 44,55

TYT Türkçe   eceAb Ca  cecC baCdBDabDb  Ecbd    b  

Cevap Anahtarı A CDBACAABCBDCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCDDDADC

TYT Sosyal DaAdb Bdd  BB  ACe B     

Cevap Anahtarı A DCAAEABECDEBBCDACCCBBDACD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 0 2 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 2 33
YAZIM KURALLARI 4 1 1 25
NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 0 2 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 21 4 9 19

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 1 1 50
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 2 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 0 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 2 1 1 50
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 0 0 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EREN YÖRÜK 0  MB

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
297,335 270,470 6 33 345 345 4158

Puanı Hesaplanan: 51 1047 1047 11977

Katılımlar: 14 52 1092 1092 12264

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 23,36 26,75 22,25

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,93 3,07 2,33

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,00 1,88 1,46

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,41 3,74 3,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,02 4,14 3,59

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 18 2 17,50 88 12,36 12,83 10,60

Matematik-1 30 12 16 8,00 27 6,02 11,70 8,15

Geometri 10 0 4 -1,00 -10 0,09 1,54 1,01

TYT Matematik 40 12 20 7,00 18 6,11 13,24 9,16

Fizik 7 0 4 -1,00 -14 0,11 1,27 0,71

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,20 2,38 1,09

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 0,05 1,28 0,74

TYT Fen 20 0 7 -1,75 -9 0,36 4,93 2,54

Toplam: 120 62 37 52,75 44 42,18 57,75 44,55

TYT Türkçe ABCaACAeCADBbBEBCCdDaeDbCBEBACCBCBDDbDCD

Cevap Anahtarı B ABCDACADCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCBCBDDADCD

TYT Sosyal AEDCADCdBECDEBaCBACC     

Cevap Anahtarı B AEDCADCABECDEBBCBACCCDBDA

TYT Matematik AbDacdecedCaDbC Ba beBEeDBAdBbcec      e

Cevap Anahtarı B AEDCBADEACCEDCCCBBDDDBEADBACBDEDAADCDCCB

TYT Fen   ceab     b   dc   

Cevap Anahtarı B ACEDDADEDCBEBCDBACBE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
YAZIM KURALLARI 4 3 1 75
NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 2 1 67
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 17 4 81

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 2 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 2 2 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 3 1 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 2 2 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 6 1 4 17
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 5 2 2 40
RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 2 2 50
MUTLAK DEĞER 2 0 2 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 6 2 4 33
PROBLEMLER 6 5 1 83

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 3 0 3 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
OPTİK 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 4 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 2 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
FATMA GÜL AYÇİÇEK 0  MB

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
230,025 270,470 11 45 641 641 9321

Puanı Hesaplanan: 51 1047 1047 11977

Katılımlar: 14 52 1092 1092 12264

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 16 14,00 35 23,36 26,75 22,25

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,93 3,07 2,33

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,00 1,88 1,46

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,41 3,74 3,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,02 4,14 3,59

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 12,36 12,83 10,60

Matematik-1 30 5 8 3,00 10 6,02 11,70 8,15

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,09 1,54 1,01

TYT Matematik 40 5 8 3,00 8 6,11 13,24 9,16

Toplam: 120 37 29 29,75 25 42,18 57,75 44,55

TYT Türkçe AeCDedAb AD  aEB  B CaacdeEceadBCBaDbDCD

Cevap Anahtarı B ABCDACADCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCBCBDDADCD

TYT Sosyal AEDCbca BECDEBaCBACe     

Cevap Anahtarı B AEDCADCABECDEBBCBACCCDBDA

TYT Matematik Abae cbd  Ca    BaD          D          

Cevap Anahtarı B AEDCBADEACCEDCCCBBDDDBEADBACBDEDAADCDCCB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 2 33
YAZIM KURALLARI 4 1 0 25
NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 1 2 33
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 7 11 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 2 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 2 0 2 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 3 1 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 2 1 1 50
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 6 2 4 33
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 5 1 3 20
RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 0 0 0
MUTLAK DEĞER 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 6 1 1 17
PROBLEMLER 6 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 3 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
FRED 0  MB

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
167,345 270,470 14 50 910 910 11425

Puanı Hesaplanan: 51 1047 1047 11977

Katılımlar: 14 52 1092 1092 12264

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 6 14 2,50 6 23,36 26,75 22,25

Tarih-1 5 0 5 -1,25 -25 2,93 3,07 2,33

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,00 1,88 1,46

Felsefe 5 1 4 0,00 0 3,41 3,74 3,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,02 4,14 3,59

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 12 5,00 25 12,36 12,83 10,60

Matematik-1 30 2 4 1,00 3 6,02 11,70 8,15

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,09 1,54 1,01

TYT Matematik 40 2 4 1,00 3 6,11 13,24 9,16

Toplam: 120 16 30 8,50 7 42,18 57,75 44,55

TYT Türkçe AdeDeacbdeDBecEabbaD                    

Cevap Anahtarı B ABCDACADCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCBCBDDADCD

TYT Sosyal ddcdbDCbaEbacBaCBcCC     

Cevap Anahtarı B AEDCADCABECDEBBCBACCCDBDA

TYT Matematik  cD  eDd         e                      

Cevap Anahtarı B AEDCBADEACCEDCCCBBDDDBEADBACBDEDAADCDCCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 0 3 0
YAZIM KURALLARI 4 1 3 25
NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 1 2 33
PARAGRAFIN YAPISI 4 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 1 3 5

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 1 1 50
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 2 2 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 1 3 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 2 1 1 50
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 6 0 4 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 5 2 0 40
RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 0 0 0
MUTLAK DEĞER 2 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 6 0 0 0
PROBLEMLER 6 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 3 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HÜSEYİN DEMİRCİ 0  MB

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
320,413 270,470 3 25 264 264 2715

Puanı Hesaplanan: 51 1047 1047 11977

Katılımlar: 14 52 1092 1092 12264

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 23,36 26,75 22,25

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,93 3,07 2,33

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 2,00 1,88 1,46

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,41 3,74 3,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,02 4,14 3,59

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 12,36 12,83 10,60

Matematik-1 30 13 6 11,50 38 6,02 11,70 8,15

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,09 1,54 1,01

TYT Matematik 40 13 6 11,50 29 6,11 13,24 9,16

Fizik 7 1 1 0,75 11 0,11 1,27 0,71

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,20 2,38 1,09

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 0,05 1,28 0,74

TYT Fen 20 3 3 2,25 11 0,36 4,93 2,54

Toplam: 120 65 18 60,50 50 42,18 57,75 44,55

TYT Türkçe CDBAbAABCBDCADBCBEBCdBDCeDECBEebCCDDDADC

Cevap Anahtarı A CDBACAABCBDCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCDDDADC

TYT Sosyal DdAAEcB  ebBBCDACCCB     

Cevap Anahtarı A DCAAEABECDEBBCDACCCBBDACD

TYT Matematik ADEAEDe bBe      CCBBD edE c            

Cevap Anahtarı A ADEAEDCBCBDACCEDCCCBBDDDBEADBACCBEDAADCD

TYT Fen      EeE        d dA

Cevap Anahtarı A DADACEDEBCEDCBCBEDBA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
YAZIM KURALLARI 4 4 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 3 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 17 4 81

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 1 0 50
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 2 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 4 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 2 2 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 6 6 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 5 4 1 80
RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 2 1 50
MUTLAK DEĞER 2 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 6 0 1 0
PROBLEMLER 6 1 2 17

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 3 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
OPTİK 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 4 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 2 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUSTAFA GÜNEY 0  MB

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
221,165 270,470 12 47 675 675 9759

Puanı Hesaplanan: 51 1047 1047 11977

Katılımlar: 14 52 1092 1092 12264

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 14 18,50 46 23,36 26,75 22,25

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 2,93 3,07 2,33

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,00 1,88 1,46

Felsefe 5 2 1 1,75 35 3,41 3,74 3,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 4,02 4,14 3,59

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 5 7,75 39 12,36 12,83 10,60

Fizik 7 1 1 0,75 11 0,11 1,27 0,71

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,20 2,38 1,09

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,05 1,28 0,74

TYT Fen 20 1 1 0,75 4 0,36 4,93 2,54

Toplam: 120 32 20 27,00 23 42,18 57,75 44,55

TYT Türkçe AeCeAebDaeDc B BCCBDCaDE eEcbCCB aDDcDCe

Cevap Anahtarı B ABCDACADCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCBCBDDADCD

TYT Sosyal b Da aCb E D BaCBA C     

Cevap Anahtarı B AEDCADCABECDEBBCBACCCDBDA

TYT Fen   E  e              

Cevap Anahtarı B ACEDDADEDCBEBCDBACBE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 2 33
YAZIM KURALLARI 4 0 3 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 3 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 21 14 6 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 1 0 50
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 2 1 1 50

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 2 2 0 100
DİN VE HAYAT 1 0 0 0
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
OPTİK 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 4 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 2 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİSANUR USLU 0  MB

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
296,528 270,470 7 34 352 352 4216

Puanı Hesaplanan: 51 1047 1047 11977

Katılımlar: 14 52 1092 1092 12264

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 23,36 26,75 22,25

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,93 3,07 2,33

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,00 1,88 1,46

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,41 3,74 3,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,02 4,14 3,59

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63 12,36 12,83 10,60

Matematik-1 30 9 4 8,00 27 6,02 11,70 8,15

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 0,09 1,54 1,01

TYT Matematik 40 9 5 7,75 19 6,11 13,24 9,16

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,11 1,27 0,71

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,20 2,38 1,09

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,05 1,28 0,74

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 0,36 4,93 2,54

Toplam: 120 57 18 52,50 44 42,18 57,75 44,55

TYT Türkçe ABCbAeADCADBecEBCCBDCDDbCcEBbCCBCBDDADCD

Cevap Anahtarı B ABCDACADCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCBCBDDADCD

TYT Sosyal eEDCAaacBEaDEBBCBACe     

Cevap Anahtarı B AEDCADCABECDEBBCBACCCDBDA

TYT Matematik AbD  AbE   E bCC   D        cDd         

Cevap Anahtarı B AEDCBADEACCEDCCCBBDDDBEADBACBDEDAADCDCCB

TYT Fen            E        

Cevap Anahtarı B ACEDDADEDCBEBCDBACBE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
YAZIM KURALLARI 4 3 1 75
NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 2 1 67
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 18 3 86

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 2 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 2 0 2 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 3 1 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 2 1 1 50
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 6 3 1 50
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 5 2 1 40
RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 1 1 25
MUTLAK DEĞER 2 1 1 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 6 2 0 33
PROBLEMLER 6 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 3 0 1 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 4 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 2 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER ÖZDEMİR 0  MB

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
345,163 270,470 1 19 193 193 1731

Puanı Hesaplanan: 51 1047 1047 11977

Katılımlar: 14 52 1092 1092 12264

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 9 28,75 72 23,36 26,75 22,25

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,93 3,07 2,33

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,00 1,88 1,46

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,41 3,74 3,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,02 4,14 3,59

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 18 1 17,75 89 12,36 12,83 10,60

Matematik-1 30 21 7 19,25 64 6,02 11,70 8,15

Geometri 10 2 0 2,00 20 0,09 1,54 1,01

TYT Matematik 40 23 7 21,25 53 6,11 13,24 9,16

Fizik 7 1 3 0,25 4 0,11 1,27 0,71

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,20 2,38 1,09

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 0,05 1,28 0,74

TYT Fen 20 2 5 0,75 4 0,36 4,93 2,54

Toplam: 120 74 22 68,50 57 42,18 57,75 44,55

TYT Türkçe CDBACAABCdcCADBCBaBCCBDCaDbCaEBdCCcDDbDC

Cevap Anahtarı A CDBACAABCBDCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCDDDADC

TYT Sosyal DCAAE BECDEBBCDACeCB     

Cevap Anahtarı A DCAAEABECDEBBCDACCCBBDACD

TYT Matematik AbdAEDeBCBDcbCEDbCCBBDDDB A aA  BE      

Cevap Anahtarı A ADEAEDCBCBDACCEDCCCBBDDDBEADBACCBEDAADCD

TYT Fen Dba b  a       Bb   

Cevap Anahtarı A DADACEDEBCEDCBCBEDBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
YAZIM KURALLARI 4 4 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 1 2 33
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 21 15 6 71

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 2 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 2 2 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 4 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 2 1 1 50
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 6 5 1 83
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 5 3 2 60
RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 3 1 75
MUTLAK DEĞER 2 1 1 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 6 5 1 83
PROBLEMLER 6 3 1 50

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 3 2 0 67
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 4 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 2 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖZGE SEKMEN 0  MB

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
323,373 270,470 2 24 253 253 2572

Puanı Hesaplanan: 51 1047 1047 11977

Katılımlar: 14 52 1092 1092 12264

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 23,36 26,75 22,25

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,93 3,07 2,33

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,00 1,88 1,46

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,41 3,74 3,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,02 4,14 3,59

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 12,36 12,83 10,60

Matematik-1 30 13 4 12,00 40 6,02 11,70 8,15

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,09 1,54 1,01

TYT Matematik 40 13 4 12,00 30 6,11 13,24 9,16

Fizik 7 2 3 1,25 18 0,11 1,27 0,71

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,20 2,38 1,09

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,05 1,28 0,74

TYT Fen 20 2 5 0,75 4 0,36 4,93 2,54

Toplam: 120 66 18 61,50 51 42,18 57,75 44,55

TYT Türkçe CDBAdAABCBDCADBCBEBCCBDCDDEaBEccCCDDDbDC

Cevap Anahtarı A CDBACAABCBDCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCDDDADC

TYT Sosyal DCdAEcBECeEBBCDACCCe     

Cevap Anahtarı A DCAAEABECDEBBCDACCCBBDACD

TYT Matematik ADEAb         EDbCCBBDbbBE              

Cevap Anahtarı A ADEAEDCBCBDACCEDCCCBBDDDBEADBACCBEDAADCD

TYT Fen Dec aE b       d    

Cevap Anahtarı A DADACEDEBCEDCBCBEDBA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
YAZIM KURALLARI 4 4 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 3 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 17 4 81

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 2 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 2 1 1 50

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 4 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 2 2 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 6 5 1 83
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 5 3 0 60
RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 1 0 25
MUTLAK DEĞER 2 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 6 2 2 33
PROBLEMLER 6 2 0 33

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 3 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
OPTİK 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 4 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 2 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SENANUR YILMAZ 0  MB

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
239,523 270,470 9 43 606 606 8724

Puanı Hesaplanan: 51 1047 1047 11977

Katılımlar: 14 52 1092 1092 12264

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 11 22,25 56 23,36 26,75 22,25

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,93 3,07 2,33

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,00 1,88 1,46

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,41 3,74 3,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 4,02 4,14 3,59

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 3 12,25 61 12,36 12,83 10,60

Matematik-1 30 0 5 -1,25 -4 6,02 11,70 8,15

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,09 1,54 1,01

TYT Matematik 40 0 5 -1,25 -3 6,11 13,24 9,16

Toplam: 120 38 19 33,25 28 42,18 57,75 44,55

TYT Türkçe ABCbceAD A   acaCdBDCeDECBEcACeBCcDDADCD

Cevap Anahtarı B ABCDACADCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCBCBDDADCD

TYT Sosyal AdDCbD  Bc DEBBCBA C     

Cevap Anahtarı B AEDCADCABECDEBBCBACCCDBDA

TYT Matematik ebae   a                                

Cevap Anahtarı B AEDCBADEACCEDCCCBBDDDBEADBACBDEDAADCDCCB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 2 33
YAZIM KURALLARI 4 1 0 25
NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 1 1 33
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 21 16 5 76

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 1 1 50
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 2 1 0 50

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 3 0 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 2 2 0 100
DİN VE HAYAT 1 0 0 0
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 6 0 3 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 5 0 2 0
RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 0 0 0
MUTLAK DEĞER 2 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 6 0 0 0
PROBLEMLER 6 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 3 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
TUĞÇ  KARADUMAN 0  MB

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
230,268 270,470 10 44 639 639 9308

Puanı Hesaplanan: 51 1047 1047 11977

Katılımlar: 14 52 1092 1092 12264

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 9 23,75 59 23,36 26,75 22,25

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 2,93 3,07 2,33

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 2,00 1,88 1,46

Felsefe 5 2 3 1,25 25 3,41 3,74 3,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 4,02 4,14 3,59

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 7 7 5,25 26 12,36 12,83 10,60

Matematik-1 30 3 6 1,50 5 6,02 11,70 8,15

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 0,09 1,54 1,01

TYT Matematik 40 3 7 1,25 3 6,11 13,24 9,16

Toplam: 120 36 23 30,25 25 42,18 57,75 44,55

TYT Türkçe AeCDeebDdA   BEBCdBDCbDE BEBAC BCBbDbDCD

Cevap Anahtarı B ABCDACADCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCBCBDDADCD

TYT Sosyal b Da ea B CbcdBCBA       

Cevap Anahtarı B AEDCADCABECDEBBCBACCCDBDA

TYT Matematik cdD  bbc  C     Ba             e        

Cevap Anahtarı B AEDCBADEACCEDCCCBBDDDBEADBACBDEDAADCDCCB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 0 3 0
YAZIM KURALLARI 4 1 1 25
NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 2 0 67
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 15 4 71

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 1 0 50
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 2 0 2 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 2 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 2 1 0 50
DİN VE HAYAT 1 0 0 0
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 6 0 5 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 5 2 1 40
RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 0 0 0
MUTLAK DEĞER 2 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 6 1 0 17
PROBLEMLER 6 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 3 0 1 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEHRA AYNA 0  MB

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
310,443 270,470 4 27 297 297 3262

Puanı Hesaplanan: 51 1047 1047 11977

Katılımlar: 14 52 1092 1092 12264

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 9 28,75 72 23,36 26,75 22,25

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,93 3,07 2,33

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,00 1,88 1,46

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,41 3,74 3,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,02 4,14 3,59

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 19 1 18,75 94 12,36 12,83 10,60

Matematik-1 30 10 6 8,50 28 6,02 11,70 8,15

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,09 1,54 1,01

TYT Matematik 40 10 6 8,50 21 6,11 13,24 9,16

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,11 1,27 0,71

Kimya 7 1 2 0,50 7 0,20 2,38 1,09

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 0,05 1,28 0,74

TYT Fen 20 2 4 1,00 5 0,36 4,93 2,54

Toplam: 120 62 20 57,00 48 42,18 57,75 44,55

TYT Türkçe ABCDeCADCADBCeEdCCBDaDDbCdEebCCBCBDDbDCD

Cevap Anahtarı B ABCDACADCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCBCBDDADCD

TYT Sosyal AEDCADCdBECDEBBCBACC     

Cevap Anahtarı B AEDCADCABECDEBBCBACCCDBDA

TYT Matematik Ab e Aba CC c C BBD  B     e D          

Cevap Anahtarı B AEDCBADEACCEDCCCBBDDDBEADBACBDEDAADCDCCB

TYT Fen           cE e dAa  

Cevap Anahtarı B ACEDDADEDCBEBCDBACBE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
YAZIM KURALLARI 4 4 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 2 1 67
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 14 7 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 2 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 2 2 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 4 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 2 2 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 6 4 2 67
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 5 1 2 20
RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 1 1 25
MUTLAK DEĞER 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 6 2 1 33
PROBLEMLER 6 1 0 17

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 3 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 4 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 2 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SERDAR TEZCAN 0  MZ

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 1 52 1092 1092 12264

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 1 3 0,25 1 0,25 26,75 22,25

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 5,00 3,07 2,33

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 0,00 1,88 1,46

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,00 3,74 3,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 0,00 4,14 3,59

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 5 0 5,00 25 5,00 12,83 10,60

Toplam: 120 6 3 5,25 4 5,25 57,75 44,55

TYT Türkçe Aaaa                                    

Cevap Anahtarı B ABCDACADCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCBCBDDADCD

TYT Sosyal AEDCA                    

Cevap Anahtarı B AEDCADCABECDEBBCBACCCDBDA
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100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 3 25
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 0 0 0
YAZIM KURALLARI 4 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 0 0 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 21 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 2 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 2 0 0 0
DİN VE HAYAT 1 0 0 0
DÜNYA VE AHİRET 1 0 0 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SUDE SEVİNÇ 0 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
294,213 270,470 1 35 361 361 4389

Puanı Hesaplanan: 51 1047 1047 11977

Katılımlar: 1 52 1092 1092 12264

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 11 21,25 53 21,25 26,75 22,25

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,50 3,07 2,33

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 0,75 1,88 1,46

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,75 3,74 3,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,75 4,14 3,59

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54 10,75 12,83 10,60

Matematik-1 30 13 3 12,25 41 12,25 11,70 8,15

Geometri 10 2 0 2,00 20 2,00 1,54 1,01

TYT Matematik 40 15 3 14,25 36 14,25 13,24 9,16

Fizik 7 2 1 1,75 25 1,75 1,27 0,71

Kimya 7 3 1 2,75 39 2,75 2,38 1,09

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 0,50 1,28 0,74

TYT Fen 20 6 4 5,00 25 5,00 4,93 2,54

Toplam: 120 57 23 51,25 43 51,25 57,75 44,55

TYT Türkçe cBbDdeAbCAcBCdE    DCDDE BEedCbBCBDDbDCD

Cevap Anahtarı B ABCDACADCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCBCBDDADCD

TYT Sosyal eEDeA  dB aDEBBCBACd     

Cevap Anahtarı B AEDCADCABECDEBBCBACCCDBDA

TYT Matematik AE   ADE CCb CC aBDDcB              D  B

Cevap Anahtarı B AEDCBADEACCEDCCCBBDDDBEADBACBDEDAADCDCCB

TYT Fen   EDa   D BE eD e c 

Cevap Anahtarı B ACEDDADEDCBEBCDBACBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 2 33
YAZIM KURALLARI 4 4 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 0 3 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 0 75
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 13 4 62

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 1 0 50
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 2 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 3 1 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 2 1 1 50
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 6 6 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 5 1 1 20
RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 1 0 25
MUTLAK DEĞER 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 6 3 2 50
PROBLEMLER 6 1 0 17

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 3 1 0 33
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 1 0 20

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
OPTİK 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 4 2 1 50
MADDENİN HÂLLERİ 2 1 0 50

Biyoloji S D Y B%

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
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