
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KÜTAHYA TAVŞANLI Halk Eğitim Merkezi EDUGELİŞİM TYT SİNERJİK 39 39 39 2995

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 24,45 9,97 21,96 1,55 2,00 1,05 1,94 1,28 1,62 1,84 1,40 1,49 2,71 1,27 2,39 9,03 5,53 7,65 1,40 2,00 0,90 1,82 1,35 1,48 1,94 0,90 1,71 46,68 25,70 40,25 227,770

Okul Ortalaması 28,26 7,95 26,27 2,00 2,31 1,42 2,62 1,26 2,30 2,51 1,56 2,12 3,33 1,26 3,02 10,51 5,59 9,12 1,56 1,79 1,12 2,28 1,13 2,00 2,38 0,79 2,19 55,45 23,64 49,56 261,370

KATILIMLAR

1 0 SENA DURGUT 13 35 5 33,75 3 2 2,50 4 1 3,75 3 1 2,75 4 1 3,75 31 7 29,25 4 3 3,25 5 2 4,50 5 0 5,00 94 22 88,50 395,208 76

2 0 EBRAR    KOÇ 13A 37 3 36,25 1 4 0,00 2 1 1,75 4 1 3,75 4 0 4,00 25 2 24,50 3 2 2,50 7 0 7,00 6 0 6,00 89 13 85,75 382,825 136

3 0 SÜMEYYE 12A 30 7 28,25 2 1 1,75 2 1 1,75 3 1 2,75 4 1 3,75 28 1 27,75 5 2 4,50 6 1 5,75 5 1 4,75 85 16 81,00 369,938 204

4 0 BİRSU    KARADAYI 13 34 6 32,50 2 2 1,50 1 3 0,25 3 2 2,50 3 1 2,75 27 4 26,00 4 3 3,25 5 1 4,75 5 1 4,75 84 23 78,25 360,548 253

5 0 SUAT     KAHRAMAN   35 5 33,75 3 2 2,50 3 2 2,50 3 2 2,50 3 2 2,50 21 9 18,75 5 2 4,50 7 0 7,00 5 1 4,75 85 25 78,75 357,050 274

6 0 DİLARA   DAĞISTANL 13A 36 4 35,00 1 3 0,25 2 2 1,50 0 4 -1,00 5 0 5,00 25 9 22,75 2 5 0,75 7 0 7,00 3 2 2,50 81 29 73,75 344,858 359

7 0 ÖMER     ÖZDEMİR   37 3 36,25 5 0 5,00 3 1 2,75 5 0 5,00 3 2 2,50 19 4 18,00 2 1 1,75 1 0 1,00 2 1 1,75 77 12 74,00 344,548 364

8 0 K        C 13A 35 5 33,75 1 4 0,00 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 19 9 16,75 4 3 3,25 3 4 2,00 5 1 4,75 80 28 73,00 339,223 396

9 0 KAYRA 13 35 4 34,00 4 1 3,75 5 0 5,00 4 1 3,75 3 1 2,75 11 3 10,25 3 4 2,00 6 1 5,75 4 1 3,75 75 16 71,00 328,730 469

10 0 İSMAİL   KAYMAZ 13B 38 2 37,50 4 1 3,75 3 2 2,50 3 2 2,50 3 2 2,50 17 8 15,00 1 1 0,75 3 1 2,75 72 19 67,25 321,418 524

11 0 YUNUS E  METE 13 30 7 28,25 4 1 3,75 1 0 1,00 4 0 4,00 5 0 5,00 8 2 7,50 4 0 4,00 4 1 3,75 4 0 4,00 64 11 61,25 296,110 714

12 0 ZEHRA    AYNA 13 34 6 32,50 4 1 3,75 4 1 3,75 4 0 4,00 4 0 4,00 9 3 8,25 2 0 2,00 2 1 1,75 63 12 60,00 294,545 736

13 0 AHSEN 13A 35 4 34,00 1 3 0,25 0 2 -0,50 2 2 1,50 4 1 3,75 12 2 11,50 2 4 1,00 4 1 3,75 4 2 3,50 64 21 58,75 291,018 772

14 0 SILA     ARASS 13 30 10 27,50 1 4 0,00 2 3 1,25 2 2 1,50 2 3 1,25 18 16 14,00 2 5 0,75 6 1 5,75 5 1 4,75 68 45 56,75 285,483 819

15 0 ALİ   25 12 22,00 1 4 0,00 4 0 4,00 4 0 4,00 5 0 5,00 10 5 8,75 5 1 4,75 3 1 2,75 5 0 5,00 62 23 56,25 280,863 862

16 0 NİSANUR  USLU 13B 33 5 31,75 3 2 2,50 5 0 5,00 4 0 4,00 4 0 4,00 7 4 6,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 57 12 54,00 274,903 926

17 0 SEVGİ    SEVİNÇ 13 27 6 25,50 2 2 1,50 3 2 2,50 3 2 2,50 4 0 4,00 7 3 6,25 3 2 2,50 4 3 3,25 5 1 4,75 58 21 52,75 268,613 988

18 0 SÜMEYYE  DALLI 13 32 8 30,00 2 3 1,25 4 1 3,75 3 1 2,75 4 1 3,75 5 8 3,00 1 0 1,00 2 1 1,75 4 2 3,50 57 25 50,75 261,338 1053

19 0 HÜSEYİN  DEMİRCİ 13B 31 8 29,00 3 2 2,50 2 2 1,50 2 3 1,25 4 1 3,75 8 4 7,00 0 2 -0,50 1 2 0,50 3 0 3,00 54 24 48,00 255,710 1116

20 0 AYŞE H TETİK 13 31 8 29,00 1 4 0,00 5 0 5,00 3 1 2,75 5 0 5,00 5 6 3,50 1 0 1,00 2 0 2,00 53 19 48,25 254,553 1134

21 0 ŞEF   34 6 32,50 1 4 0,00 2 1 1,75 2 1 1,75 2 3 1,25 8 9 5,75 0 2 -0,50 2 2 1,50 2 2 1,50 53 30 45,50 246,950 1220

22 0 TARIK    KARAGÖZ 13 27 7 25,25 2 2 1,50 3 1 2,75 3 0 3,00 4 1 3,75 7 2 6,50 1 0 1,00 47 13 43,75 242,535 1278

23 0 ÖZGE     SEKMEN 13B 31 9 28,75 1 4 0,00 3 2 2,50 2 3 1,25 3 2 2,50 8 3 7,25 1 0 1,00 49 23 43,25 241,175 1292

24 0 ADİL     GEZER 13A 27 9 24,75 2 0 2,00 3 1 2,75 3 0 3,00 3 2 2,50 6 7 4,25 1 3 0,25 2 2 1,50 1 2 0,50 48 26 41,50 233,728 1390

25 0 SERRA    SARUHAN   30 9 27,75 0 3 -0,75 0 2 -0,50 3 1 2,75 2 2 1,50 11 7 9,25 1 2 0,50 0 3 -0,75 1 1 0,75 48 30 40,50 233,658 1391

26 0 RABİA    Y 13 34 6 32,50 0 2 -0,50 1 1 0,75 1 4 0,00 1 4 0,00 7 6 5,50 1 0 1,00 0 3 -0,75 2 1 1,75 47 27 40,25 230,098 1434

27 0 EREN     YÖRÜK 13B 21 19 16,25 2 3 1,25 5 0 5,00 2 3 1,25 4 1 3,75 13 15 9,25 2 3 1,25 0 1 -0,25 1 0 1,00 50 45 38,75 228,195 1462

28 0 HAVVANUR SAOTAY 13 28 11 25,25 0 4 -1,00 3 2 2,50 4 1 3,75 2 3 1,25 8 7 6,25 0 2 -0,50 1 1 0,75 1 0 1,00 47 31 39,25 227,880 1469

29 0 SUDE 13 24 7 22,25 1 1 0,75 2 0 2,00 3 0 3,00 3 1 2,75 5 2 4,50 1 5 -0,25 1 1 0,75 0 1 -0,25 40 18 35,50 215,293 1635
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KATILIMLAR

30 0 FATMA GÜLAYÇİÇEK 13B 24 4 23,00 2 3 1,25 3 1 2,75 1 3 0,25 4 1 3,75 5 3 4,25 0 1 -0,25 39 16 35,00 213,650 1658

31 0 ENES     AYTEKİN   20 3 19,25 4 1 3,75 5 0 5,00 4 0 4,00 3 1 2,75 36 5 34,75 210,585 1700

32 0 MELİKE   KOCABAŞ   26 13 22,75 2 3 1,25 1 4 0,00 3 2 2,50 4 1 3,75 3 1 2,75 0 1 -0,25 39 25 32,75 205,600 1761

33 0 MK 13B 24 12 21,00 1 3 0,25 4 0 4,00 0 4 -1,00 2 2 1,50 1 3 0,25 2 1 1,75 2 0 2,00 36 25 29,75 193,328 1898

34 0 FATMA NUR 13 21 10 18,50 0 2 -0,50 2 2 1,50 2 3 1,25 6 10 3,50 3 0 3,00 1 2 0,50 2 3 1,25 37 32 29,00 192,795 1903

35 0 OSMAN    KAMIŞ   23 15 19,25 1 4 0,00 1 0 1,00 0 4 -1,00 3 1 2,75 3 16 -1,00 2 4 1,00 1 5 -0,25 4 1 3,75 38 50 25,50 179,073 2093

36 0 HASAN H 13A 17 15 13,25 1 2 0,50 2 2 1,50 1 0 1,00 4 1 3,75 2 7 0,25 0 3 -0,75 27 30 19,50 162,283 2282

37 0 DER A    UYGUN 13B 14 6 12,50 3 1 2,75 2 2 1,50 0 1 -0,25 0 2 -0,50 19 12 16,00 150,735 2378

38 0 KAYŞE 13A 10 16 6,00 3 1 2,75 2 1 1,75 1 1 0,75 3 0 3,00 4 9 1,75 0 3 -0,75 1 1 0,75 0 4 -1,00 24 36 15,00 149,110 2395

39 0 OSAYİ 13B 7 15 3,25 4 1 3,75 1 4 0,00 0 5 -1,25 3 2 2,50 2 5 0,75 17 32 9,00 129,148 2577
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