
OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

KÜTAHYA TAVŞANLI TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BİLGİ SARMAL TG TYT2 34 398 696 195879

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 21,5 10,4 18,89 10,8 4,7 9,63 8,0 3,9 7,05 4,3 4,2 3,24 44,6 23,1 38,81 251,400

Okul Ortalaması 26,7 9,6 24,31 13,3 4,6 12,12 10,9 4,9 9,62 6,2 5,0 4,93 57,0 24,1 50,98 288,830

KATILIMLAR

1 0 EBRAR KOÇ  MA 35 5 33,75 15 5 13,75 22 3 21,25 15 5 13,75 87 18 82,50 387,313 1 1 33 39 7572

2 0 BİRSU KARADAYI  M 31 8 29,00 15 3 14,25 28 4 27,00 11 6 9,50 85 21 79,75 379,455 1 2 36 46 9498

3 0 BÜŞRAA   32 7 30,25 14 6 12,50 20 10 17,50 15 5 13,75 81 28 74,00 362,098 1 3 60 74 14996

4 0 KEMAL CEYHAN  MA 30 10 27,50 16 4 15,00 22 5 20,75 11 9 8,75 79 28 72,00 356,215 2 4 69 88 17168

5 0 SUAT KAHRAMAN   31 9 28,75 15 5 13,75 16 11 13,25 16 4 15,00 78 29 70,75 352,528 2 5 70 92 18606

6 0 ELİF KAYAR  M 35 5 33,75 13 7 11,25 13 3 12,25 14 5 12,75 75 20 70,00 349,523 2 6 76 99 19851

7 0 SEHER SAVAŞ   29 11 26,25 16 2 15,50 14 2 13,50 13 5 11,75 72 20 67,00 341,398 3 7 84 112 23504

8 0 DİLARA DAĞISTANLI  MA 32 8 30,00 15 5 13,75 18 8 16,00 7 11 4,25 72 32 64,00 331,550 3 8 96 129 28519

9 0 ÖMER ÖZDEMİR  ME 34 4 33,00 14 6 12,50 19 9 16,75 3 6 1,50 70 25 63,75 330,295 1 9 97 130 29213

10 0 AHSEN  MA 34 6 32,50 15 4 14,00 8 4 7,00 10 3 9,25 67 17 62,75 327,650 4 10 101 136 30635

11 0 EBRAR  M 30 9 27,75 16 3 15,25 12 2 11,50 9 6 7,50 67 20 62,00 325,933 3 11 102 140 31564

12 0 BUSE  M 29 8 27,00 16 3 15,25 14 7 12,25 8 9 5,75 67 27 60,25 320,675 4 12 109 150 34674

13 0 İSMAİL KAYMAZ  MB 30 8 28,00 15 5 13,75 16 6 14,50 4 4 3,00 65 23 59,25 317,415 1 13 113 156 36674

14 0 YUNUS EMRE METE  M 27 8 25,00 15 3 14,25 8 1 7,75 11 3 10,25 61 15 57,25 312,055 5 14 118 167 40274

15 0 HAVVANUR ÖZTÜRK  M 31 7 29,25 15 1 14,75 11 2 10,50 4 4 3,00 61 14 57,50 311,968 6 15 119 168 40337

16 0 SEVGİ SEVİNÇ  M 33 4 32,00 14 6 12,50 7 3 6,25 8 5 6,75 62 18 57,50 311,760 7 16 120 169 40477

17 0 SILA ASYA  M 22 11 19,25 14 6 12,50 13 3 12,25 11 9 8,75 60 29 52,75 299,153 8 17 134 197 49726

18 0 E   32 5 30,75 14 5 12,75 11 9 8,75 4 13 0,75 61 32 53,00 298,093 4 18 135 198 50557

19 0 SZYMANSKİ  M 26 10 23,50 16 3 15,25 12 1 11,75 1 1 0,75 55 15 51,25 293,750 9 19 141 212 54219

20 0 NİSANUR USLU  MB 33 4 32,00 12 7 10,25 5 2 4,50 50 13 46,75 279,025 2 20 149 246 67977

21 0 EREN YÖRÜK 12B 25 15 21,25 14 6 12,50 14 9 11,75 2 5 0,75 55 35 46,25 278,943 1 21 150 247 68054

22 0 ŞEFİKA   26 13 22,75 13 6 11,50 9 5 7,75 7 11 4,25 55 35 46,25 278,888 5 22 151 248 68112

23 0 SUDE SEVİNÇ   25 10 22,50 8 3 7,25 11 4 10,00 7 5 5,75 51 22 45,50 276,715 6 23 154 258 70415

24 0 HATİCE ERYILMAZ  MA 23 11 20,25 13 2 12,50 10 5 8,75 4 7 2,25 50 25 43,75 271,583 5 24 161 272 75864

25 0 BEYZA COŞKUN  MB 30 7 28,25 15 5 13,75 3 2 2,50 0 4 -1,00 48 18 43,50 269,658 3 25 165 279 77971

26 0 SERRA SARUHAN   22 15 18,25 14 4 13,00 11 6 9,50 4 7 2,25 51 32 43,00 269,578 7 26 166 280 78068

27 0 FATMA GÜL AYCİCEK  MB 25 9 22,75 18 1 17,75 1 1 0,75 2 1 1,75 46 12 43,00 268,973 4 27 168 283 78775

28 0 HAVVANUR SAOTAY   24 15 20,25 13 5 11,75 9 3 8,25 2 6 0,50 48 29 40,75 262,453 8 28 177 302 86255

29 0 HÜSEYİN DEMİRCİ  MB 24 16 20,00 12 7 10,25 7 3 6,25 2 5 0,75 45 31 37,25 251,925 5 29 188 341 98792

30 0 E  M 25 12 22,00 14 6 12,50 2 19 -2,75 4 2 3,50 45 39 35,25 245,735 10 30 196 360 106307

31 0 FATİH TERİM  M 15 13 11,75 6 3 5,25 0 1 -0,25 21 17 16,75 191,058 11 31 321 563 161653

32 0 AAA  MA 16 20 11,00 8 10 5,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 24 32 16,00 188,880 6 32 326 574 163256

33 0 DERYA UYGUN  MB 11 15 7,25 6 4 5,00 17 19 12,25 178,053 6 33 341 603 170539

34 0 A KADİR KÖSE  M 1 8 -1,00 2 4 1,00 3 14 -0,50 1 3 0,25 7 29 -0,25
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

KÜTAHYA TAVŞANLI TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BİLGİ SARMAL TG TYT2 34 398 696 195879

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

KÜTAHYA TAVŞANLI TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BİLGİ SARMAL TG TYT2 34 398 696 195879

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 21,5 10,4 18,89 10,8 4,7 9,63 8,0 3,9 7,05 4,3 4,2 3,24 44,6 23,1 38,81 251,400

Okul Ortalaması 26,7 9,6 24,31 13,3 4,6 12,12 10,9 4,9 9,62 6,2 5,0 4,93 57,0 24,1 50,98 288,830

KATILIMLAR

1 0 EBRAR KOÇ  MA 35 5 33,75 15 5 13,75 22 3 21,25 15 5 13,75 87 18 82,50 387,313 1 1 33 39 7572

2 0 BİRSU KARADAYI  M 31 8 29,00 15 3 14,25 28 4 27,00 11 6 9,50 85 21 79,75 379,455 1 2 36 46 9498

3 0 BÜŞRAA   32 7 30,25 14 6 12,50 20 10 17,50 15 5 13,75 81 28 74,00 362,098 1 3 60 74 14996

4 0 KEMAL CEYHAN  MA 30 10 27,50 16 4 15,00 22 5 20,75 11 9 8,75 79 28 72,00 356,215 2 4 69 88 17168

5 0 SUAT KAHRAMAN   31 9 28,75 15 5 13,75 16 11 13,25 16 4 15,00 78 29 70,75 352,528 2 5 70 92 18606

6 0 ELİF KAYAR  M 35 5 33,75 13 7 11,25 13 3 12,25 14 5 12,75 75 20 70,00 349,523 2 6 76 99 19851

7 0 SEHER SAVAŞ   29 11 26,25 16 2 15,50 14 2 13,50 13 5 11,75 72 20 67,00 341,398 3 7 84 112 23504

8 0 DİLARA DAĞISTANLI  MA 32 8 30,00 15 5 13,75 18 8 16,00 7 11 4,25 72 32 64,00 331,550 3 8 96 129 28519

9 0 ÖMER ÖZDEMİR  ME 34 4 33,00 14 6 12,50 19 9 16,75 3 6 1,50 70 25 63,75 330,295 1 9 97 130 29213

10 0 AHSEN  MA 34 6 32,50 15 4 14,00 8 4 7,00 10 3 9,25 67 17 62,75 327,650 4 10 101 136 30635

11 0 EBRAR  M 30 9 27,75 16 3 15,25 12 2 11,50 9 6 7,50 67 20 62,00 325,933 3 11 102 140 31564

12 0 BUSE  M 29 8 27,00 16 3 15,25 14 7 12,25 8 9 5,75 67 27 60,25 320,675 4 12 109 150 34674

13 0 İSMAİL KAYMAZ  MB 30 8 28,00 15 5 13,75 16 6 14,50 4 4 3,00 65 23 59,25 317,415 1 13 113 156 36674

14 0 YUNUS EMRE METE  M 27 8 25,00 15 3 14,25 8 1 7,75 11 3 10,25 61 15 57,25 312,055 5 14 118 167 40274

15 0 HAVVANUR ÖZTÜRK  M 31 7 29,25 15 1 14,75 11 2 10,50 4 4 3,00 61 14 57,50 311,968 6 15 119 168 40337

16 0 SEVGİ SEVİNÇ  M 33 4 32,00 14 6 12,50 7 3 6,25 8 5 6,75 62 18 57,50 311,760 7 16 120 169 40477

17 0 SILA ASYA  M 22 11 19,25 14 6 12,50 13 3 12,25 11 9 8,75 60 29 52,75 299,153 8 17 134 197 49726

18 0 E   32 5 30,75 14 5 12,75 11 9 8,75 4 13 0,75 61 32 53,00 298,093 4 18 135 198 50557

19 0 SZYMANSKİ  M 26 10 23,50 16 3 15,25 12 1 11,75 1 1 0,75 55 15 51,25 293,750 9 19 141 212 54219

20 0 NİSANUR USLU  MB 33 4 32,00 12 7 10,25 5 2 4,50 50 13 46,75 279,025 2 20 149 246 67977

21 0 EREN YÖRÜK 12B 25 15 21,25 14 6 12,50 14 9 11,75 2 5 0,75 55 35 46,25 278,943 1 21 150 247 68054

22 0 ŞEFİKA   26 13 22,75 13 6 11,50 9 5 7,75 7 11 4,25 55 35 46,25 278,888 5 22 151 248 68112

23 0 SUDE SEVİNÇ   25 10 22,50 8 3 7,25 11 4 10,00 7 5 5,75 51 22 45,50 276,715 6 23 154 258 70415

24 0 HATİCE ERYILMAZ  MA 23 11 20,25 13 2 12,50 10 5 8,75 4 7 2,25 50 25 43,75 271,583 5 24 161 272 75864

25 0 BEYZA COŞKUN  MB 30 7 28,25 15 5 13,75 3 2 2,50 0 4 -1,00 48 18 43,50 269,658 3 25 165 279 77971

26 0 SERRA SARUHAN   22 15 18,25 14 4 13,00 11 6 9,50 4 7 2,25 51 32 43,00 269,578 7 26 166 280 78068

27 0 FATMA GÜL AYCİCEK  MB 25 9 22,75 18 1 17,75 1 1 0,75 2 1 1,75 46 12 43,00 268,973 4 27 168 283 78775

28 0 HAVVANUR SAOTAY   24 15 20,25 13 5 11,75 9 3 8,25 2 6 0,50 48 29 40,75 262,453 8 28 177 302 86255

29 0 HÜSEYİN DEMİRCİ  MB 24 16 20,00 12 7 10,25 7 3 6,25 2 5 0,75 45 31 37,25 251,925 5 29 188 341 98792

30 0 E  M 25 12 22,00 14 6 12,50 2 19 -2,75 4 2 3,50 45 39 35,25 245,735 10 30 196 360 106307

31 0 FATİH TERİM  M 15 13 11,75 6 3 5,25 0 1 -0,25 21 17 16,75 191,058 11 31 321 563 161653

32 0 AAA  MA 16 20 11,00 8 10 5,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 24 32 16,00 188,880 6 32 326 574 163256

33 0 DERYA UYGUN  MB 11 15 7,25 6 4 5,00 17 19 12,25 178,053 6 33 341 603 170539

34 0 A KADİR KÖSE  M 1 8 -1,00 2 4 1,00 3 14 -0,50 1 3 0,25 7 29 -0,25
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

KÜTAHYA TAVŞANLI TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BİLGİ SARMAL TG TYT2 34 398 696 195879

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 21,5 10,4 18,89 10,8 4,7 9,63 8,0 3,9 7,05 4,3 4,2 3,24 44,6 23,1 38,81 251,400
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KURUM KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

KÜTAHYA TAVŞANLI TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BİLGİ SARMAL TG TYT2

TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
Okul

(34)
26,71 9,59 24,31 3,97 0,47 3,85 2,29 2,03 1,79 2,79 1,71 2,37 4,21 0,35 4,12 9,76 4,53 8,63 1,09 0,41 0,99 1,62 1,82 1,16 2,65 1,50 2,27 1,91 1,68 1,49 57,00 24,09 50,98 288,830

İlçe
(398)

21,40 10,80 18,70 3,08 0,83 2,87 2,03 1,86 1,56 2,43 1,42 2,08 3,86 0,50 3,74 0,01 0,01 0,00 7,82 3,24 7,01 1,21 0,33 1,13 1,43 1,82 0,97 1,97 1,22 1,66 1,40 1,08 1,13 46,64 23,11 40,85 256,490

İl
(696)

21,24 10,54 18,60 3,01 0,85 2,80 2,03 1,79 1,58 2,39 1,37 2,04 3,83 0,50 3,71 7,31 3,13 6,53 0,96 0,30 0,88 1,26 1,84 0,79 1,84 1,25 1,53 1,35 1,12 1,07 45,22 22,69 39,53 254,040

Genel
(195879)

21,49 10,39 18,89 2,84 0,87 2,63 1,94 1,86 1,47 2,34 1,44 1,98 3,67 0,48 3,55 0,01 0,01 0,01 7,15 3,53 6,27 0,87 0,35 0,78 1,13 1,89 0,66 1,76 1,22 1,46 1,40 1,08 1,13 44,60 23,12 38,83 251,400

Yukarıdaki tabloda okul satırında yazan değerler okulunuza ait ortalamalardır. Bu satırın altındaki oklar, okul ortalamanızın genel ortalamaya göre durumunu gösterir. İlçe, il ve genel satırlarında ise; ilçenize, ilinize ve genele ait ortalama gösterilir.
Eğer okul ortalamanız bu değerlere göre daha iyiyse yeşil yazı rengiyle, kötüyse kırmızı yazı rengiyle ilgili değer gösterilir. Parantez içinde yazılan değerler katılım sayılarıdır.

ŞUBE ORTALAMALARI
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
  
(8)

27,63 10,63 24,97 4,00 0,13 3,97 2,38 2,00 1,88 2,88 1,88 2,41 4,13 0,50 4,00 10,00 5,50 8,62 2,63 0,75 2,44 2,50 2,50 1,88 3,50 2,13 2,97 2,50 2,38 1,91 62,15 28,40 55,05 305,220

 M
(12)

25,42 8,58 23,27 3,92 0,42 3,81 2,33 1,67 1,92 2,75 1,50 2,38 4,00 0,42 3,90 9,58 4,75 8,40 0,67 0,25 0,60 1,50 1,58 1,10 2,92 1,42 2,56 2,42 1,42 2,06 55,51 22,01 50,00 278,420

 MA
(6)

28,33 10,00 25,83 3,67 1,00 3,42 2,50 2,17 1,96 3,17 1,50 2,79 4,33 0,33 4,25 12,17 4,00 11,17 1,17 0,33 1,08 2,33 3,00 1,58 3,83 1,33 3,50 1,67 1,67 1,25 63,17 25,33 56,83 310,530

 MB
(6)

25,50 9,83 23,04 4,17 0,50 4,04 2,00 2,33 1,42 2,33 2,00 1,83 4,50 0,00 4,50 5,33 2,17 4,79 0,00 0,17 -0,04 0,17 0,33 0,08 0,50 1,00 0,25 0,67 1,00 0,42 45,17 19,33 40,33 260,840

 ME
(1)

34,00 4,00 33,00 4,00 1,00 3,75 2,00 3,00 1,25 4,00 1,00 3,75 4,00 1,00 3,75 18,00 7,00 16,25 1,00 2,00 0,50 2,00 1,00 1,75 0,00 1,00 -0,25 1,00 4,00 0,00 70,00 25,00 63,75 330,300

12B
(1)

25,00 15,00 21,25 5,00 0,00 5,00 2,00 3,00 1,25 2,00 3,00 1,25 5,00 0,00 5,00 14,00 9,00 11,75 0,00 2,00 -0,50 1,00 2,00 0,50 1,00 1,00 0,75 55,00 35,00 46,25 278,940

Yukarıdaki şube ortalamaları tablosunda şubelerinize ait ortalamalar okul ortalaması ile kıyaslanmıştır. Şube isimlerinin altında parantez içindeki değerler şube katılımıdır.
Eğer şube ortalaması, okul ortalamasından daha iyiyse yeşil yazı rengiyle, kötüyse kırmızı yazı rengiyle gösterilir.

KATILIM RAPORU
Sınava Katılan

Öğrenci Sınıf Okul İlçe İl
TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ okulunda 34 6

TAVŞANLI ilçesinde 398 42 9
KÜTAHYA ilinde 696 75 14 3

Genelde 195879 15308 2088 426 76

DERECELER

Genelde sınava 2088 okul katıldı, okulunuz [TYT] puanında 449. oldu

KÜTAHYA ilinde sınava 14 okul katıldı, okulunuz [TYT] puanında 3. oldu

TAVŞANLI ilçesinde sınava 9 okul katıldı, okulunuz [TYT] puanında 2. oldu
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KURUM KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

KÜTAHYA TAVŞANLI TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BİLGİ SARMAL TG TYT2

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

TYT
Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

NET ORTALAMASINA GÖRE ŞUBE KARŞILAŞTIRMA

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
   M  MA  MB  ME 12B

PUANA GÖRE ŞUBE KIYAS

500

0

100

200

300

400

TYT
   M  MA  MB  ME 12B

                                                2 / 3



KURUM KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

KÜTAHYA TAVŞANLI TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BİLGİ SARMAL TG TYT2
Bu sayfada kurumunuzdaki öğrencilere ait kazanım analizi verilmektedir. Her test başlığının yanında ilgili testle ilgili işlem yapmış öğrenci sayısı verilmektedir. Her kazanım için başarı durumu hesaplanırken bu öğrenci sayıları dikkate alınmıştır.
Her kazanımın başında köşeli parantez içinde + veya - işaretleri bulunur. Başarı oranı %50 ve üstünde olan kazanımlar için + diğerleri için - işareti kullanılır.

TYT Türkçe Soru D Y %

Türkçe
[+] Metne Sözcük Yerleştirme 1 0,68 0,32 68

[+] Sözcükte Anlam 2 1,47 0,44 74

[+] İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0,50 0,41 50

[+] Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0,91 0,06 91

[+] Parçadaki Cümlelerin İçerik ve
Özellikleri

1 0,71 0,26 71

[+] İki Cümleyi Birleştirme 1 0,65 0,32 65

[-] Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0,41 0,50 41

[-] Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 0,56 0,41 28

[+] Karma Dil Bilgisi 1 0,59 0,09 59

[-] Noktalama İşaretleri - Karma 2 0,82 0,97 41

[-] Yazım Kuralları - Karma 1 0,47 0,41 47

[-] Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0,26 0,62 26

[+] Ses Bilgisi - Karma 1 0,71 0,15 71

[+] Paragrafta Anlatım Akışını Bozan
Cümle

1 0,74 0,21 74

[+] Paragrafı İkiye Ayırma 1 0,85 0,12 85

[+] Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 12 9,24 2,09 77

[+] ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ
GELİŞTİRME YOLLARI

1 0,85 0,12 85

[+] Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri
Tamamlama

2 1,32 0,62 66

[+] Paragrafa Özgü Soru Kökü 7 4,85 1,85 69

[+] Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri
Tamamlama

1 0,79 0,18 79

[+] Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 1,85 0,79 62

[+] Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4,76 0,79 79

[+] Söz Öbeklerinde Anlam 1 0,74 0,21 74

[+] Paragrafın Konusu 1 0,88 0,03 88

TYT Sosyal Soru D Y %

Tarih-1
[+] Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî
ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri
açıklar.

1 0,79 0,12 79

[+] Osmanlı Beyliği’nin devletleşme
sürecini Bizans’la olan ilişkileri
çerçevesinde analiz eder.

1 0,79 0,06 79

[+] Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına
yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder.

1 0,88 0,09 88

[+] Kuvayımilliye hareketinin
oluşumundan Büyük Millet Meclisinin
açılışına kadar olan süreçte meydana
gelen gelişmeleri açıklar.

1 0,79 0,12 79

[+] Eğitim ve kültür alanında yapılan
inkılapları ve gelişmeleri kavrar.

1 0,71 0,09 71

Coğrafya-1
[-] Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0,47 0,50 47

[-] Yer ve Zaman 1 0 0,62 0

[-] Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0,12 0,79 12

[+] Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 0,76 0,09 76

[+] Afetlerin Genel Özellikleri 1 0,94 0,03 94

Felsefe
[+] Siyaset Felsefesi 1 0,74 0,18 74

[-] Sanat Felsefesi 1 0,24 0,71 24

[-] Ahlak Felsefesi 1 0,15 0,71 15

[+] MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl
Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri

1 0,91 0,03 91

[+] Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0,76 0,09 76

Din Kül. ve Ahl. Bil.
[+] Güncel Dinî Meseleler 1 0,88 0,09 88

[+] İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi
ve Fıkhi Yorumlar

1 0,79 0,12 79

[+] Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0,94 0 94

[+] Din ve İslam 1 0,62 0,15 62

[+] Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0,97 0 97

Felsefe (Seçmeli)
[-] Felsefi Düşünce 2 0 0 0

[-] Sanat Felsefesi 1 0 0 0

[-] MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl
Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri

1 0 0 0

[-] Bilim Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik Soru D Y %

Matematik-1
[+] Rasyonel Sayılar 1 0,62 0,09 62

[-] Köklü ifadeler 1 0,44 0,06 44

[-] Üslü ifadeler 1 0,18 0,06 18

[+] Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli
Denklemler

1 0,74 0,09 74

[-] Asal Çarpanlara Ayırma 1 0,41 0,24 41

[-] Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0,35 0,24 35

[-] Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0,47 0,21 47

[-] Oran ve Orantı 2 0,59 0,29 29

[-] Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli
Denklemler

1 0,21 0,15 21

[-] Sayı Basamakları 1 0,44 0,18 44

[-] Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0,26 0,24 26

[-] Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0,26 0,35 26

[-] Fonksiyonlarda İşlemler 1 0,38 0,09 38

[-] Rutin Olmayan Problemler 2 0,56 0,26 28

[-] Bölünebilme Kuralları 1 0,15 0,21 15

[-] Faktöriyel Kavramı 2 0,35 0,71 18

[-] Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0,32 0,12 32

[-] Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0,97 0,24 49

[-] Sayı Problemleri 3 1,00 0,41 33

[-] Kesir Problemleri 1 0 0,03 0

[-] Grafik Problemleri 1 0,06 0,06 6

[+] Yaş Problemleri 1 0,65 0,06 65

[-] Sayma Yöntemleri 1 0,35 0,15 35

[-] Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0,03 0

Geometri
[-] Geometrik Kavramlar ve Doğruda
Açılar

1 0,15 0,09 15

[-] Üçgende Açılar 1 0,12 0,09 12

[-] Dikdörtgen 1 0 0,06 0

[-] Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0,12 0

[-] Üçgenlerin Benzerliği 1 0,09 0,03 9

[-] Üçgende Alan 1 0,32 0,03 32

[-] Prizmalar 2 0,03 0 1

[-] Çokgenler 1 0,29 0 29

[-] Kare 1 0,09 0 9

TYT Fen Soru D Y %

Fizik
[-] Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0,15 0,26 15

[-] Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını
açıklar.

1 0,21 0,35 21

[-] Konum, alınan yol, yer değiştirme,
sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile
ilişkilendirir.

1 0,35 0,38 35

[-] Kuvvet 1 0,09 0,32 9

[-] Elektrik Devreleri 1 0,26 0,18 26

[-] Gölge 1 0,29 0,12 29

[-] Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu,
periyot, frekans, hız ve genlik
kavramlarını açıklar.

1 0,26 0,21 26

Kimya
[+] Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve
Güvenliği

1 0,68 0,12 68

[+] Periyodik Özellikler 1 0,50 0,12 50

[-] Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0,44 0,24 44

[-] Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0,44 0,24 44

[-] Çözeltilerde Derişim 1 0,06 0,38 6

[-] Sıvılar 1 0,44 0,26 44

[-] Asitler ve Bazlar 1 0,26 0,26 26

[-] Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0,26 0,12 26

Biyoloji
[-] Nükleik Asitler 1 0,41 0,15 41

[-] Hücrenin Yapısı 1 0,09 0,38 9

[-] Canlıların Sınıflandırılması (Genel
Özellikler)

1 0,29 0,32 29

[-] Mitoz 1 0,29 0,29 29

[-] Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0,12 0,38 12

[+] Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 0,71 0,15 71



 ME ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

KÜTAHYA TAVŞANLI TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BİLGİ SARMAL TG TYT2

TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
 ME

(1)
34,00 4,00 33,00 4,00 1,00 3,75 2,00 3,00 1,25 4,00 1,00 3,75 4,00 1,00 3,75 18,00 7,00 16,25 1,00 2,00 0,50 2,00 1,00 1,75 0,00 1,00 -0,25 1,00 4,00 0,00 70,00 25,00 63,75 330,300

Okul
(34)

26,71 9,59 24,31 3,97 0,47 3,85 2,29 2,03 1,79 2,79 1,71 2,37 4,21 0,35 4,12 9,76 4,53 8,63 1,09 0,41 0,99 1,62 1,82 1,16 2,65 1,50 2,27 1,91 1,68 1,49 57,00 24,09 50,98 288,830

İlçe
(398)

21,40 10,80 18,70 3,08 0,83 2,87 2,03 1,86 1,56 2,43 1,42 2,08 3,86 0,50 3,74 0,01 0,01 0,00 7,82 3,24 7,01 1,21 0,33 1,13 1,43 1,82 0,97 1,97 1,22 1,66 1,40 1,08 1,13 46,64 23,11 40,85 256,490

İl
(696)

21,24 10,54 18,60 3,01 0,85 2,80 2,03 1,79 1,58 2,39 1,37 2,04 3,83 0,50 3,71 7,31 3,13 6,53 0,96 0,30 0,88 1,26 1,84 0,79 1,84 1,25 1,53 1,35 1,12 1,07 45,22 22,69 39,53 254,040

Genel
(195879)

21,49 10,39 18,89 2,84 0,87 2,63 1,94 1,86 1,47 2,34 1,44 1,98 3,67 0,48 3,55 0,01 0,01 0,01 7,15 3,53 6,27 0,87 0,35 0,78 1,13 1,89 0,66 1,76 1,22 1,46 1,40 1,08 1,13 44,60 23,12 38,83 251,400

Yukarıdaki tabloda şube isminin yazdığı satırda yazan değerler şubenize ait ortalamalardır. Bu satırın altındaki oklar, şube ortalamanızın genel ortalamaya göre durumunu gösterir. Okul, ilçe, il ve genel satırlarında ise; okulunuza, ilçenize, ilinize ve genele ait
ortalama gösterilir.

KATILIM RAPORU
Sınava Katılan

Öğrenci Sınıf Okul İlçe İl
 ME şubesinde 1

Okulunuzda 34 6
TAVŞANLI ilçesinde 398 42 9

KÜTAHYA ilinde 696 75 14 3
Genelde 195879 15308 2088 426 76

DERECELER

Genelde sınava 15308 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 1428. oldu

KÜTAHYA ilinde sınava 75 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 9. oldu

TAVŞANLI ilçesinde sınava 42 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 7. oldu

Okulunuzda sınava 6 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 1. oldu
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 ME ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

KÜTAHYA TAVŞANLI TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BİLGİ SARMAL TG TYT2
Bu sayfada şubenizdeki öğrencilere ait kazanım analizi verilmektedir. Her test başlığının yanında ilgili testle ilgili işlem yapmış öğrenci sayısı verilmektedir. Her kazanım için başarı durumu hesaplanırken bu öğrenci sayıları dikkate alınmıştır.
Her kazanımın başında köşeli parantez içinde + veya - işaretleri bulunur. Başarı oranı %50 ve üstünde olan kazanımlar için + diğerleri için - işareti kullanılır.

TYT Türkçe Soru D Y %

Türkçe
[+] Metne Sözcük Yerleştirme 1 1,00 0 100

[+] Sözcükte Anlam 2 2,00 0 100

[+] İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1,00 0 100

[+] Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1,00 0 100

[+] Parçadaki Cümlelerin İçerik ve
Özellikleri

1 1,00 0 100

[+] İki Cümleyi Birleştirme 1 1,00 0 100

[+] Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1,00 0 100

[-] Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 0 0 0

[+] Karma Dil Bilgisi 1 1,00 0 100

[+] Noktalama İşaretleri - Karma 2 2,00 0 100

[-] Yazım Kuralları - Karma 1 0 1,00 0

[-] Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1,00 0

[-] Ses Bilgisi - Karma 1 0 1,00 0

[+] Paragrafta Anlatım Akışını Bozan
Cümle

1 1,00 0 100

[+] Paragrafı İkiye Ayırma 1 1,00 0 100

[+] Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 12 11,00 1,00 92

[+] ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ
GELİŞTİRME YOLLARI

1 1,00 0 100

[+] Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri
Tamamlama

2 2,00 0 100

[+] Paragrafa Özgü Soru Kökü 7 6,00 1,00 86

[+] Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri
Tamamlama

1 1,00 0 100

[+] Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3,00 0 100

[+] Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6,00 0 100

[+] Söz Öbeklerinde Anlam 1 1,00 0 100

[+] Paragrafın Konusu 1 1,00 0 100

TYT Sosyal Soru D Y %

Tarih-1
[+] Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî
ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri
açıklar.

1 1,00 0 100

[+] Osmanlı Beyliği’nin devletleşme
sürecini Bizans’la olan ilişkileri
çerçevesinde analiz eder.

1 1,00 0 100

[+] Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına
yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder.

1 1,00 0 100

[-] Kuvayımilliye hareketinin
oluşumundan Büyük Millet Meclisinin
açılışına kadar olan süreçte meydana
gelen gelişmeleri açıklar.

1 0 1,00 0

[+] Eğitim ve kültür alanında yapılan
inkılapları ve gelişmeleri kavrar.

1 1,00 0 100

Coğrafya-1
[-] Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1,00 0

[-] Yer ve Zaman 1 0 1,00 0

[-] Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1,00 0

[+] Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1,00 0 100

[+] Afetlerin Genel Özellikleri 1 1,00 0 100

Felsefe
[+] Siyaset Felsefesi 1 1,00 0 100

[+] Sanat Felsefesi 1 1,00 0 100

[-] Ahlak Felsefesi 1 0 1,00 0

[+] MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl
Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri

1 1,00 0 100

[+] Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1,00 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil.
[+] Güncel Dinî Meseleler 1 1,00 0 100

[+] İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi
ve Fıkhi Yorumlar

1 1,00 0 100

[+] Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1,00 0 100

[-] Din ve İslam 1 0 1,00 0

[+] Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1,00 0 100

Felsefe (Seçmeli)
[-] Felsefi Düşünce 2 0 0 0

[-] Sanat Felsefesi 1 0 0 0

[-] MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl
Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri

1 0 0 0

[-] Bilim Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik Soru D Y %

Matematik-1
[+] Rasyonel Sayılar 1 1,00 0 100

[+] Köklü ifadeler 1 1,00 0 100

[-] Üslü ifadeler 1 0 0 0

[+] Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli
Denklemler

1 1,00 0 100

[+] Asal Çarpanlara Ayırma 1 1,00 0 100

[+] Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1,00 0 100

[+] Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1,00 0 100

[+] Oran ve Orantı 2 1,00 0 50

[+] Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli
Denklemler

1 1,00 0 100

[-] Sayı Basamakları 1 0 1,00 0

[-] Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1,00 0

[+] Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1,00 0 100

[+] Fonksiyonlarda İşlemler 1 1,00 0 100

[+] Rutin Olmayan Problemler 2 1,00 0 50

[-] Bölünebilme Kuralları 1 0 1,00 0

[-] Faktöriyel Kavramı 2 0 2,00 0

[+] Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1,00 0 100

[+] Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2,00 0 100

[+] Sayı Problemleri 3 2,00 1,00 67

[-] Kesir Problemleri 1 0 0 0

[-] Grafik Problemleri 1 0 1,00 0

[+] Yaş Problemleri 1 1,00 0 100

[+] Sayma Yöntemleri 1 1,00 0 100

[-] Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri
[-] Geometrik Kavramlar ve Doğruda
Açılar

1 0 1,00 0

[-] Üçgende Açılar 1 0 0 0

[-] Dikdörtgen 1 0 0 0

[-] Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 1,00 0

[-] Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0

[+] Üçgende Alan 1 1,00 0 100

[-] Prizmalar 2 0 0 0

[-] Çokgenler 1 0 0 0

[-] Kare 1 0 0 0

TYT Fen Soru D Y %

Fizik
[+] Yapışma ve Birbirini Tutma 1 1,00 0 100

[-] Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını
açıklar.

1 0 0 0

[+] Konum, alınan yol, yer değiştirme,
sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile
ilişkilendirir.

1 1,00 0 100

[-] Kuvvet 1 0 1,00 0

[-] Elektrik Devreleri 1 0 0 0

[-] Gölge 1 0 0 0

[-] Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu,
periyot, frekans, hız ve genlik
kavramlarını açıklar.

1 0 0 0

Kimya
[-] Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve
Güvenliği

1 0 1,00 0

[-] Periyodik Özellikler 1 0 0 0

[-] Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

[-] Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

[-] Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

[-] Sıvılar 1 0 0 0

[-] Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

[-] Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji
[+] Nükleik Asitler 1 1,00 0 100

[-] Hücrenin Yapısı 1 0 1,00 0

[-] Canlıların Sınıflandırılması (Genel
Özellikler)

1 0 1,00 0

[-] Mitoz 1 0 1,00 0

[-] Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

[-] Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 0 1,00 0



 MA ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

KÜTAHYA TAVŞANLI TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BİLGİ SARMAL TG TYT2

TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
 MA

(6)
28,33 10,00 25,83 3,67 1,00 3,42 2,50 2,17 1,96 3,17 1,50 2,79 4,33 0,33 4,25 12,17 4,00 11,17 1,17 0,33 1,08 2,33 3,00 1,58 3,83 1,33 3,50 1,67 1,67 1,25 63,17 25,33 56,83 310,530

Okul
(34)

26,71 9,59 24,31 3,97 0,47 3,85 2,29 2,03 1,79 2,79 1,71 2,37 4,21 0,35 4,12 9,76 4,53 8,63 1,09 0,41 0,99 1,62 1,82 1,16 2,65 1,50 2,27 1,91 1,68 1,49 57,00 24,09 50,98 288,830

İlçe
(398)

21,40 10,80 18,70 3,08 0,83 2,87 2,03 1,86 1,56 2,43 1,42 2,08 3,86 0,50 3,74 0,01 0,01 0,00 7,82 3,24 7,01 1,21 0,33 1,13 1,43 1,82 0,97 1,97 1,22 1,66 1,40 1,08 1,13 46,64 23,11 40,85 256,490

İl
(696)

21,24 10,54 18,60 3,01 0,85 2,80 2,03 1,79 1,58 2,39 1,37 2,04 3,83 0,50 3,71 7,31 3,13 6,53 0,96 0,30 0,88 1,26 1,84 0,79 1,84 1,25 1,53 1,35 1,12 1,07 45,22 22,69 39,53 254,040

Genel
(195879)

21,49 10,39 18,89 2,84 0,87 2,63 1,94 1,86 1,47 2,34 1,44 1,98 3,67 0,48 3,55 0,01 0,01 0,01 7,15 3,53 6,27 0,87 0,35 0,78 1,13 1,89 0,66 1,76 1,22 1,46 1,40 1,08 1,13 44,60 23,12 38,83 251,400

Yukarıdaki tabloda şube isminin yazdığı satırda yazan değerler şubenize ait ortalamalardır. Bu satırın altındaki oklar, şube ortalamanızın genel ortalamaya göre durumunu gösterir. Okul, ilçe, il ve genel satırlarında ise; okulunuza, ilçenize, ilinize ve genele ait
ortalama gösterilir.

KATILIM RAPORU
Sınava Katılan

Öğrenci Sınıf Okul İlçe İl
 MA şubesinde 6

Okulunuzda 34 6
TAVŞANLI ilçesinde 398 42 9

KÜTAHYA ilinde 696 75 14 3
Genelde 195879 15308 2088 426 76

DERECELER

Genelde sınava 15308 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 2091. oldu

KÜTAHYA ilinde sınava 75 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 11. oldu

TAVŞANLI ilçesinde sınava 42 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 9. oldu

Okulunuzda sınava 6 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 2. oldu

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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 MA ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

KÜTAHYA TAVŞANLI TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BİLGİ SARMAL TG TYT2
Bu sayfada şubenizdeki öğrencilere ait kazanım analizi verilmektedir. Her test başlığının yanında ilgili testle ilgili işlem yapmış öğrenci sayısı verilmektedir. Her kazanım için başarı durumu hesaplanırken bu öğrenci sayıları dikkate alınmıştır.
Her kazanımın başında köşeli parantez içinde + veya - işaretleri bulunur. Başarı oranı %50 ve üstünde olan kazanımlar için + diğerleri için - işareti kullanılır.

TYT Türkçe Soru D Y %

Türkçe
[+] Metne Sözcük Yerleştirme 1 0,57 0,43 57

[+] Sözcükte Anlam 2 1,57 0,29 79

[+] İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0,71 0,29 71

[+] Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0,86 0,14 86

[+] Parçadaki Cümlelerin İçerik ve
Özellikleri

1 0,86 0,14 86

[+] İki Cümleyi Birleştirme 1 0,71 0,29 71

[-] Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0,43 0,57 43

[+] Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 1,00 0,29 50

[+] Karma Dil Bilgisi 1 0,71 0 71

[+] Noktalama İşaretleri - Karma 2 1,14 0,86 57

[-] Yazım Kuralları - Karma 1 0,29 0,71 29

[-] Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0,43 0,57 43

[+] Ses Bilgisi - Karma 1 0,71 0,14 71

[+] Paragrafta Anlatım Akışını Bozan
Cümle

1 0,71 0,14 71

[+] Paragrafı İkiye Ayırma 1 1,00 0 100

[+] Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 12 9,57 2,43 80

[+] ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ
GELİŞTİRME YOLLARI

1 1,00 0 100

[+] Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri
Tamamlama

2 1,29 0,71 64

[+] Paragrafa Özgü Soru Kökü 7 4,86 2,14 69

[+] Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri
Tamamlama

1 0,57 0,43 57

[+] Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2,43 0,29 81

[+] Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5,43 0,57 90

[+] Söz Öbeklerinde Anlam 1 0,86 0,14 86

[+] Paragrafın Konusu 1 0,86 0,14 86

TYT Sosyal Soru D Y %

Tarih-1
[+] Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî
ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri
açıklar.

1 0,86 0,14 86

[+] Osmanlı Beyliği’nin devletleşme
sürecini Bizans’la olan ilişkileri
çerçevesinde analiz eder.

1 0,71 0,14 71

[+] Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına
yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder.

1 0,86 0,14 86

[+] Kuvayımilliye hareketinin
oluşumundan Büyük Millet Meclisinin
açılışına kadar olan süreçte meydana
gelen gelişmeleri açıklar.

1 0,71 0,29 71

[+] Eğitim ve kültür alanında yapılan
inkılapları ve gelişmeleri kavrar.

1 0,57 0,29 57

Coğrafya-1
[-] Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0,43 0,57 43

[-] Yer ve Zaman 1 0 0,86 0

[-] Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0,14 0,71 14

[+] Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1,00 0 100

[+] Afetlerin Genel Özellikleri 1 0,86 0,14 86

Felsefe
[+] Siyaset Felsefesi 1 0,86 0,14 86

[-] Sanat Felsefesi 1 0,43 0,57 43

[-] Ahlak Felsefesi 1 0,14 0,71 14

[+] MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl
Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri

1 1,00 0 100

[+] Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0,86 0 86

Din Kül. ve Ahl. Bil.
[+] Güncel Dinî Meseleler 1 0,86 0,14 86

[+] İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi
ve Fıkhi Yorumlar

1 0,86 0 86

[+] Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0,86 0 86

[+] Din ve İslam 1 0,71 0,29 71

[+] Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1,00 0 100

Felsefe (Seçmeli)
[-] Felsefi Düşünce 2 0 0 0

[-] Sanat Felsefesi 1 0 0 0

[-] MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl
Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri

1 0 0 0

[-] Bilim Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik Soru D Y %

Matematik-1
[+] Rasyonel Sayılar 1 0,86 0 86

[+] Köklü ifadeler 1 0,57 0 57

[-] Üslü ifadeler 1 0,14 0 14

[+] Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli
Denklemler

1 0,86 0 86

[-] Asal Çarpanlara Ayırma 1 0,43 0,29 43

[+] Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0,57 0,29 57

[+] Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0,86 0 86

[-] Oran ve Orantı 2 0,86 0,29 43

[-] Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli
Denklemler

1 0,29 0 29

[-] Sayı Basamakları 1 0,43 0,14 43

[-] Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0,43 0,43 43

[-] Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0,14 0,43 14

[+] Fonksiyonlarda İşlemler 1 0,71 0,14 71

[-] Rutin Olmayan Problemler 2 0,57 0,29 29

[-] Bölünebilme Kuralları 1 0 0,29 0

[-] Faktöriyel Kavramı 2 0,71 0,57 36

[+] Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0,57 0 57

[+] Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1,29 0,14 64

[-] Sayı Problemleri 3 1,43 0,57 48

[-] Kesir Problemleri 1 0 0 0

[-] Grafik Problemleri 1 0 0,29 0

[+] Yaş Problemleri 1 0,86 0 86

[-] Sayma Yöntemleri 1 0,43 0,29 43

[-] Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri
[-] Geometrik Kavramlar ve Doğruda
Açılar

1 0,14 0,29 14

[-] Üçgende Açılar 1 0 0,14 0

[-] Dikdörtgen 1 0 0 0

[-] Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0,14 0

[-] Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0

[-] Üçgende Alan 1 0,43 0 43

[-] Prizmalar 2 0 0 0

[-] Çokgenler 1 0,43 0 43

[-] Kare 1 0,14 0 14

TYT Fen Soru D Y %

Fizik
[-] Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0,43 0,29 43

[-] Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını
açıklar.

1 0,29 0,57 29

[+] Konum, alınan yol, yer değiştirme,
sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile
ilişkilendirir.

1 0,57 0,29 57

[-] Kuvvet 1 0 0,71 0

[+] Elektrik Devreleri 1 0,57 0 57

[-] Gölge 1 0,29 0,43 29

[-] Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu,
periyot, frekans, hız ve genlik
kavramlarını açıklar.

1 0,14 0,43 14

Kimya
[+] Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve
Güvenliği

1 0,71 0,14 71

[+] Periyodik Özellikler 1 0,57 0,14 57

[+] Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0,57 0,14 57

[+] Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0,57 0,14 57

[-] Çözeltilerde Derişim 1 0,14 0,43 14

[+] Sıvılar 1 0,57 0 57

[-] Asitler ve Bazlar 1 0,43 0,14 43

[-] Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0,29 0,29 29

Biyoloji
[-] Nükleik Asitler 1 0,43 0,14 43

[-] Hücrenin Yapısı 1 0 0,43 0

[-] Canlıların Sınıflandırılması (Genel
Özellikler)

1 0,14 0,43 14

[-] Mitoz 1 0,43 0,29 43

[-] Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0,43 0

[+] Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 0,57 0,29 57



   ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

KÜTAHYA TAVŞANLI TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BİLGİ SARMAL TG TYT2

TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
  
(8)

27,63 10,63 24,97 4,00 0,13 3,97 2,38 2,00 1,88 2,88 1,88 2,41 4,13 0,50 4,00 10,00 5,50 8,62 2,63 0,75 2,44 2,50 2,50 1,88 3,50 2,13 2,97 2,50 2,38 1,91 62,15 28,40 55,05 305,220

Okul
(34)

26,71 9,59 24,31 3,97 0,47 3,85 2,29 2,03 1,79 2,79 1,71 2,37 4,21 0,35 4,12 9,76 4,53 8,63 1,09 0,41 0,99 1,62 1,82 1,16 2,65 1,50 2,27 1,91 1,68 1,49 57,00 24,09 50,98 288,830

İlçe
(398)

21,40 10,80 18,70 3,08 0,83 2,87 2,03 1,86 1,56 2,43 1,42 2,08 3,86 0,50 3,74 0,01 0,01 0,00 7,82 3,24 7,01 1,21 0,33 1,13 1,43 1,82 0,97 1,97 1,22 1,66 1,40 1,08 1,13 46,64 23,11 40,85 256,490

İl
(696)

21,24 10,54 18,60 3,01 0,85 2,80 2,03 1,79 1,58 2,39 1,37 2,04 3,83 0,50 3,71 7,31 3,13 6,53 0,96 0,30 0,88 1,26 1,84 0,79 1,84 1,25 1,53 1,35 1,12 1,07 45,22 22,69 39,53 254,040

Genel
(195879)

21,49 10,39 18,89 2,84 0,87 2,63 1,94 1,86 1,47 2,34 1,44 1,98 3,67 0,48 3,55 0,01 0,01 0,01 7,15 3,53 6,27 0,87 0,35 0,78 1,13 1,89 0,66 1,76 1,22 1,46 1,40 1,08 1,13 44,60 23,12 38,83 251,400

Yukarıdaki tabloda şube isminin yazdığı satırda yazan değerler şubenize ait ortalamalardır. Bu satırın altındaki oklar, şube ortalamanızın genel ortalamaya göre durumunu gösterir. Okul, ilçe, il ve genel satırlarında ise; okulunuza, ilçenize, ilinize ve genele ait
ortalama gösterilir.

KATILIM RAPORU
Sınava Katılan

Öğrenci Sınıf Okul İlçe İl
   şubesinde 8
Okulunuzda 34 6

TAVŞANLI ilçesinde 398 42 9
KÜTAHYA ilinde 696 75 14 3

Genelde 195879 15308 2088 426 76

DERECELER

Genelde sınava 15308 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 2306. oldu

KÜTAHYA ilinde sınava 75 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 13. oldu

TAVŞANLI ilçesinde sınava 42 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 10. oldu

Okulunuzda sınava 6 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 3. oldu

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

TYT
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



   ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

KÜTAHYA TAVŞANLI TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BİLGİ SARMAL TG TYT2
Bu sayfada şubenizdeki öğrencilere ait kazanım analizi verilmektedir. Her test başlığının yanında ilgili testle ilgili işlem yapmış öğrenci sayısı verilmektedir. Her kazanım için başarı durumu hesaplanırken bu öğrenci sayıları dikkate alınmıştır.
Her kazanımın başında köşeli parantez içinde + veya - işaretleri bulunur. Başarı oranı %50 ve üstünde olan kazanımlar için + diğerleri için - işareti kullanılır.

TYT Türkçe Soru D Y %

Türkçe
[+] Metne Sözcük Yerleştirme 1 0,60 0,40 60

[+] Sözcükte Anlam 2 1,40 0,47 70

[+] İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0,67 0,33 67

[+] Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0,93 0,07 93

[+] Parçadaki Cümlelerin İçerik ve
Özellikleri

1 0,87 0,13 87

[+] İki Cümleyi Birleştirme 1 0,53 0,47 53

[-] Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0,27 0,67 27

[-] Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 0,67 0,53 33

[+] Karma Dil Bilgisi 1 0,67 0,13 67

[+] Noktalama İşaretleri - Karma 2 1,07 0,93 53

[-] Yazım Kuralları - Karma 1 0,47 0,53 47

[-] Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0,33 0,67 33

[+] Ses Bilgisi - Karma 1 0,73 0,13 73

[+] Paragrafta Anlatım Akışını Bozan
Cümle

1 0,87 0,07 87

[+] Paragrafı İkiye Ayırma 1 0,93 0,07 93

[+] Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 12 9,60 2,27 80

[+] ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ
GELİŞTİRME YOLLARI

1 0,93 0,07 93

[+] Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri
Tamamlama

2 1,40 0,60 70

[+] Paragrafa Özgü Soru Kökü 7 4,80 2,13 69

[+] Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri
Tamamlama

1 0,80 0,20 80

[+] Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2,20 0,60 73

[+] Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5,33 0,67 89

[+] Söz Öbeklerinde Anlam 1 0,80 0,20 80

[+] Paragrafın Konusu 1 0,93 0,07 93

TYT Sosyal Soru D Y %

Tarih-1
[+] Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî
ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri
açıklar.

1 0,87 0,07 87

[+] Osmanlı Beyliği’nin devletleşme
sürecini Bizans’la olan ilişkileri
çerçevesinde analiz eder.

1 0,73 0,07 73

[+] Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına
yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder.

1 0,87 0,07 87

[+] Kuvayımilliye hareketinin
oluşumundan Büyük Millet Meclisinin
açılışına kadar olan süreçte meydana
gelen gelişmeleri açıklar.

1 0,73 0,20 73

[+] Eğitim ve kültür alanında yapılan
inkılapları ve gelişmeleri kavrar.

1 0,67 0,13 67

Coğrafya-1
[-] Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0,47 0,53 47

[-] Yer ve Zaman 1 0 0,73 0

[-] Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0,13 0,73 13

[+] Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 0,87 0,07 87

[+] Afetlerin Genel Özellikleri 1 0,93 0,07 93

Felsefe
[+] Siyaset Felsefesi 1 0,80 0,20 80

[-] Sanat Felsefesi 1 0,33 0,67 33

[-] Ahlak Felsefesi 1 0,13 0,73 13

[+] MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl
Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri

1 1,00 0 100

[+] Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0,80 0,07 80

Din Kül. ve Ahl. Bil.
[+] Güncel Dinî Meseleler 1 0,87 0,13 87

[+] İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi
ve Fıkhi Yorumlar

1 0,87 0,07 87

[+] Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0,93 0 93

[+] Din ve İslam 1 0,53 0,27 53

[+] Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1,00 0 100

Felsefe (Seçmeli)
[-] Felsefi Düşünce 2 0 0 0

[-] Sanat Felsefesi 1 0 0 0

[-] MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl
Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri

1 0 0 0

[-] Bilim Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik Soru D Y %

Matematik-1
[+] Rasyonel Sayılar 1 0,73 0,07 73

[-] Köklü ifadeler 1 0,47 0 47

[-] Üslü ifadeler 1 0,13 0 13

[+] Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli
Denklemler

1 0,87 0,07 87

[-] Asal Çarpanlara Ayırma 1 0,33 0,27 33

[-] Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0,40 0,20 40

[+] Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0,73 0,13 73

[-] Oran ve Orantı 2 0,67 0,40 33

[-] Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli
Denklemler

1 0,27 0,13 27

[-] Sayı Basamakları 1 0,47 0,20 47

[-] Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0,27 0,20 27

[-] Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0,20 0,47 20

[+] Fonksiyonlarda İşlemler 1 0,67 0,07 67

[-] Rutin Olmayan Problemler 2 0,53 0,33 27

[-] Bölünebilme Kuralları 1 0,13 0,20 13

[-] Faktöriyel Kavramı 2 0,40 0,87 20

[-] Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0,33 0,13 33

[+] Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1,27 0,07 63

[-] Sayı Problemleri 3 1,47 0,53 49

[-] Kesir Problemleri 1 0 0,07 0

[-] Grafik Problemleri 1 0,07 0,13 7

[+] Yaş Problemleri 1 0,67 0,13 67

[-] Sayma Yöntemleri 1 0,33 0,27 33

[-] Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0,07 0

Geometri
[-] Geometrik Kavramlar ve Doğruda
Açılar

1 0,27 0,20 27

[-] Üçgende Açılar 1 0,27 0,13 27

[-] Dikdörtgen 1 0 0,07 0

[-] Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0,20 0

[-] Üçgenlerin Benzerliği 1 0,13 0,07 13

[+] Üçgende Alan 1 0,60 0 60

[-] Prizmalar 2 0 0 0

[+] Çokgenler 1 0,53 0 53

[-] Kare 1 0,13 0 13

TYT Fen Soru D Y %

Fizik
[-] Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0,27 0,40 27

[-] Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını
açıklar.

1 0,20 0,60 20

[+] Konum, alınan yol, yer değiştirme,
sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile
ilişkilendirir.

1 0,60 0,33 60

[-] Kuvvet 1 0,07 0,60 7

[-] Elektrik Devreleri 1 0,47 0,13 47

[-] Gölge 1 0,40 0,27 40

[-] Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu,
periyot, frekans, hız ve genlik
kavramlarını açıklar.

1 0,40 0,27 40

Kimya
[+] Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve
Güvenliği

1 0,67 0,13 67

[+] Periyodik Özellikler 1 0,60 0,20 60

[+] Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0,53 0,27 53

[+] Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0,53 0,27 53

[-] Çözeltilerde Derişim 1 0,13 0,53 13

[+] Sıvılar 1 0,67 0,13 67

[-] Asitler ve Bazlar 1 0,40 0,27 40

[-] Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0,40 0,20 40

Biyoloji
[-] Nükleik Asitler 1 0,47 0,27 47

[-] Hücrenin Yapısı 1 0,20 0,40 20

[-] Canlıların Sınıflandırılması (Genel
Özellikler)

1 0,33 0,40 33

[-] Mitoz 1 0,27 0,40 27

[-] Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0,07 0,53 7

[+] Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 0,73 0,20 73



12B ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

KÜTAHYA TAVŞANLI TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BİLGİ SARMAL TG TYT2

TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
12B

(1)
25,00 15,00 21,25 5,00 0,00 5,00 2,00 3,00 1,25 2,00 3,00 1,25 5,00 0,00 5,00 14,00 9,00 11,75 0,00 2,00 -0,50 1,00 2,00 0,50 1,00 1,00 0,75 55,00 35,00 46,25 278,940

Okul
(34)

26,71 9,59 24,31 3,97 0,47 3,85 2,29 2,03 1,79 2,79 1,71 2,37 4,21 0,35 4,12 9,76 4,53 8,63 1,09 0,41 0,99 1,62 1,82 1,16 2,65 1,50 2,27 1,91 1,68 1,49 57,00 24,09 50,98 288,830

İlçe
(398)

21,40 10,80 18,70 3,08 0,83 2,87 2,03 1,86 1,56 2,43 1,42 2,08 3,86 0,50 3,74 0,01 0,01 0,00 7,82 3,24 7,01 1,21 0,33 1,13 1,43 1,82 0,97 1,97 1,22 1,66 1,40 1,08 1,13 46,64 23,11 40,85 256,490

İl
(696)

21,24 10,54 18,60 3,01 0,85 2,80 2,03 1,79 1,58 2,39 1,37 2,04 3,83 0,50 3,71 7,31 3,13 6,53 0,96 0,30 0,88 1,26 1,84 0,79 1,84 1,25 1,53 1,35 1,12 1,07 45,22 22,69 39,53 254,040

Genel
(195879)

21,49 10,39 18,89 2,84 0,87 2,63 1,94 1,86 1,47 2,34 1,44 1,98 3,67 0,48 3,55 0,01 0,01 0,01 7,15 3,53 6,27 0,87 0,35 0,78 1,13 1,89 0,66 1,76 1,22 1,46 1,40 1,08 1,13 44,60 23,12 38,83 251,400

Yukarıdaki tabloda şube isminin yazdığı satırda yazan değerler şubenize ait ortalamalardır. Bu satırın altındaki oklar, şube ortalamanızın genel ortalamaya göre durumunu gösterir. Okul, ilçe, il ve genel satırlarında ise; okulunuza, ilçenize, ilinize ve genele ait
ortalama gösterilir.

KATILIM RAPORU
Sınava Katılan

Öğrenci Sınıf Okul İlçe İl
12B şubesinde 1

Okulunuzda 34 6
TAVŞANLI ilçesinde 398 42 9

KÜTAHYA ilinde 696 75 14 3
Genelde 195879 15308 2088 426 76

DERECELER

Genelde sınava 15308 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 3588. oldu

KÜTAHYA ilinde sınava 75 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 20. oldu

TAVŞANLI ilçesinde sınava 42 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 13. oldu

Okulunuzda sınava 6 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 4. oldu

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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12B ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

KÜTAHYA TAVŞANLI TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BİLGİ SARMAL TG TYT2
Bu sayfada şubenizdeki öğrencilere ait kazanım analizi verilmektedir. Her test başlığının yanında ilgili testle ilgili işlem yapmış öğrenci sayısı verilmektedir. Her kazanım için başarı durumu hesaplanırken bu öğrenci sayıları dikkate alınmıştır.
Her kazanımın başında köşeli parantez içinde + veya - işaretleri bulunur. Başarı oranı %50 ve üstünde olan kazanımlar için + diğerleri için - işareti kullanılır.

TYT Türkçe Soru D Y %

Türkçe
[+] Metne Sözcük Yerleştirme 1 0,56 0,44 56

[+] Sözcükte Anlam 2 1,38 0,50 69

[+] İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0,63 0,38 63

[+] Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0,94 0,06 94

[+] Parçadaki Cümlelerin İçerik ve
Özellikleri

1 0,88 0,13 88

[+] İki Cümleyi Birleştirme 1 0,56 0,44 56

[-] Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0,31 0,63 31

[-] Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 0,63 0,63 31

[+] Karma Dil Bilgisi 1 0,69 0,13 69

[+] Noktalama İşaretleri - Karma 2 1,00 1,00 50

[-] Yazım Kuralları - Karma 1 0,44 0,56 44

[-] Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0,31 0,69 31

[+] Ses Bilgisi - Karma 1 0,75 0,13 75

[+] Paragrafta Anlatım Akışını Bozan
Cümle

1 0,81 0,13 81

[+] Paragrafı İkiye Ayırma 1 0,94 0,06 94

[+] Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 12 9,50 2,38 79

[+] ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ
GELİŞTİRME YOLLARI

1 0,94 0,06 94

[+] Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri
Tamamlama

2 1,44 0,56 72

[+] Paragrafa Özgü Soru Kökü 7 4,81 2,13 69

[+] Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri
Tamamlama

1 0,81 0,19 81

[+] Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2,19 0,63 73

[+] Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5,31 0,69 89

[+] Söz Öbeklerinde Anlam 1 0,81 0,19 81

[+] Paragrafın Konusu 1 0,94 0,06 94

TYT Sosyal Soru D Y %

Tarih-1
[+] Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî
ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri
açıklar.

1 0,88 0,06 88

[+] Osmanlı Beyliği’nin devletleşme
sürecini Bizans’la olan ilişkileri
çerçevesinde analiz eder.

1 0,75 0,06 75

[+] Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına
yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder.

1 0,88 0,06 88

[+] Kuvayımilliye hareketinin
oluşumundan Büyük Millet Meclisinin
açılışına kadar olan süreçte meydana
gelen gelişmeleri açıklar.

1 0,75 0,19 75

[+] Eğitim ve kültür alanında yapılan
inkılapları ve gelişmeleri kavrar.

1 0,69 0,13 69

Coğrafya-1
[-] Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0,44 0,56 44

[-] Yer ve Zaman 1 0 0,75 0

[-] Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0,13 0,75 13

[+] Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 0,88 0,06 88

[+] Afetlerin Genel Özellikleri 1 0,94 0,06 94

Felsefe
[+] Siyaset Felsefesi 1 0,75 0,25 75

[-] Sanat Felsefesi 1 0,31 0,69 31

[-] Ahlak Felsefesi 1 0,13 0,75 13

[+] MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl
Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri

1 1,00 0 100

[+] Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0,81 0,06 81

Din Kül. ve Ahl. Bil.
[+] Güncel Dinî Meseleler 1 0,88 0,13 88

[+] İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi
ve Fıkhi Yorumlar

1 0,88 0,06 88

[+] Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0,94 0 94

[+] Din ve İslam 1 0,56 0,25 56

[+] Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1,00 0 100

Felsefe (Seçmeli)
[-] Felsefi Düşünce 2 0 0 0

[-] Sanat Felsefesi 1 0 0 0

[-] MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl
Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri

1 0 0 0

[-] Bilim Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik Soru D Y %

Matematik-1
[+] Rasyonel Sayılar 1 0,75 0,06 75

[+] Köklü ifadeler 1 0,50 0 50

[-] Üslü ifadeler 1 0,19 0 19

[+] Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli
Denklemler

1 0,88 0,06 88

[-] Asal Çarpanlara Ayırma 1 0,31 0,31 31

[-] Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0,44 0,19 44

[+] Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0,75 0,13 75

[-] Oran ve Orantı 2 0,63 0,38 31

[-] Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli
Denklemler

1 0,25 0,19 25

[-] Sayı Basamakları 1 0,44 0,25 44

[-] Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0,25 0,19 25

[-] Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0,25 0,44 25

[+] Fonksiyonlarda İşlemler 1 0,69 0,06 69

[-] Rutin Olmayan Problemler 2 0,56 0,38 28

[-] Bölünebilme Kuralları 1 0,13 0,25 13

[-] Faktöriyel Kavramı 2 0,44 0,88 22

[-] Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0,31 0,19 31

[+] Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1,25 0,13 63

[-] Sayı Problemleri 3 1,44 0,56 48

[-] Kesir Problemleri 1 0 0,06 0

[-] Grafik Problemleri 1 0,06 0,13 6

[+] Yaş Problemleri 1 0,69 0,13 69

[-] Sayma Yöntemleri 1 0,38 0,25 38

[-] Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0,06 0

Geometri
[-] Geometrik Kavramlar ve Doğruda
Açılar

1 0,25 0,19 25

[-] Üçgende Açılar 1 0,25 0,13 25

[-] Dikdörtgen 1 0 0,06 0

[-] Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0,19 0

[-] Üçgenlerin Benzerliği 1 0,13 0,06 13

[+] Üçgende Alan 1 0,56 0 56

[-] Prizmalar 2 0 0 0

[+] Çokgenler 1 0,50 0 50

[-] Kare 1 0,13 0 13

TYT Fen Soru D Y %

Fizik
[-] Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0,25 0,38 25

[-] Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını
açıklar.

1 0,19 0,56 19

[+] Konum, alınan yol, yer değiştirme,
sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile
ilişkilendirir.

1 0,56 0,38 56

[-] Kuvvet 1 0,06 0,56 6

[-] Elektrik Devreleri 1 0,44 0,13 44

[-] Gölge 1 0,38 0,25 38

[-] Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu,
periyot, frekans, hız ve genlik
kavramlarını açıklar.

1 0,38 0,31 38

Kimya
[+] Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve
Güvenliği

1 0,69 0,13 69

[+] Periyodik Özellikler 1 0,56 0,19 56

[+] Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0,50 0,25 50

[+] Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0,50 0,25 50

[-] Çözeltilerde Derişim 1 0,13 0,50 13

[+] Sıvılar 1 0,63 0,19 63

[-] Asitler ve Bazlar 1 0,38 0,31 38

[-] Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0,38 0,19 38

Biyoloji
[-] Nükleik Asitler 1 0,44 0,25 44

[-] Hücrenin Yapısı 1 0,19 0,38 19

[-] Canlıların Sınıflandırılması (Genel
Özellikler)

1 0,31 0,38 31

[-] Mitoz 1 0,25 0,38 25

[-] Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0,06 0,56 6

[+] Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 0,75 0,19 75



 M ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

KÜTAHYA TAVŞANLI TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BİLGİ SARMAL TG TYT2

TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
 M
(12)

25,42 8,58 23,27 3,92 0,42 3,81 2,33 1,67 1,92 2,75 1,50 2,38 4,00 0,42 3,90 9,58 4,75 8,40 0,67 0,25 0,60 1,50 1,58 1,10 2,92 1,42 2,56 2,42 1,42 2,06 55,51 22,01 50,00 278,420

Okul
(34)

26,71 9,59 24,31 3,97 0,47 3,85 2,29 2,03 1,79 2,79 1,71 2,37 4,21 0,35 4,12 9,76 4,53 8,63 1,09 0,41 0,99 1,62 1,82 1,16 2,65 1,50 2,27 1,91 1,68 1,49 57,00 24,09 50,98 288,830

İlçe
(398)

21,40 10,80 18,70 3,08 0,83 2,87 2,03 1,86 1,56 2,43 1,42 2,08 3,86 0,50 3,74 0,01 0,01 0,00 7,82 3,24 7,01 1,21 0,33 1,13 1,43 1,82 0,97 1,97 1,22 1,66 1,40 1,08 1,13 46,64 23,11 40,85 256,490

İl
(696)

21,24 10,54 18,60 3,01 0,85 2,80 2,03 1,79 1,58 2,39 1,37 2,04 3,83 0,50 3,71 7,31 3,13 6,53 0,96 0,30 0,88 1,26 1,84 0,79 1,84 1,25 1,53 1,35 1,12 1,07 45,22 22,69 39,53 254,040

Genel
(195879)

21,49 10,39 18,89 2,84 0,87 2,63 1,94 1,86 1,47 2,34 1,44 1,98 3,67 0,48 3,55 0,01 0,01 0,01 7,15 3,53 6,27 0,87 0,35 0,78 1,13 1,89 0,66 1,76 1,22 1,46 1,40 1,08 1,13 44,60 23,12 38,83 251,400

Yukarıdaki tabloda şube isminin yazdığı satırda yazan değerler şubenize ait ortalamalardır. Bu satırın altındaki oklar, şube ortalamanızın genel ortalamaya göre durumunu gösterir. Okul, ilçe, il ve genel satırlarında ise; okulunuza, ilçenize, ilinize ve genele ait
ortalama gösterilir.

KATILIM RAPORU
Sınava Katılan

Öğrenci Sınıf Okul İlçe İl
 M şubesinde 12
Okulunuzda 34 6

TAVŞANLI ilçesinde 398 42 9
KÜTAHYA ilinde 696 75 14 3

Genelde 195879 15308 2088 426 76

DERECELER

Genelde sınava 15308 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 3615. oldu

KÜTAHYA ilinde sınava 75 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 21. oldu

TAVŞANLI ilçesinde sınava 42 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 14. oldu

Okulunuzda sınava 6 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 5. oldu
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 M ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

KÜTAHYA TAVŞANLI TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BİLGİ SARMAL TG TYT2
Bu sayfada şubenizdeki öğrencilere ait kazanım analizi verilmektedir. Her test başlığının yanında ilgili testle ilgili işlem yapmış öğrenci sayısı verilmektedir. Her kazanım için başarı durumu hesaplanırken bu öğrenci sayıları dikkate alınmıştır.
Her kazanımın başında köşeli parantez içinde + veya - işaretleri bulunur. Başarı oranı %50 ve üstünde olan kazanımlar için + diğerleri için - işareti kullanılır.

TYT Türkçe Soru D Y %

Türkçe
[+] Metne Sözcük Yerleştirme 1 0,64 0,36 64

[+] Sözcükte Anlam 2 1,46 0,43 73

[+] İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0,50 0,39 50

[+] Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0,89 0,07 89

[+] Parçadaki Cümlelerin İçerik ve
Özellikleri

1 0,75 0,21 75

[+] İki Cümleyi Birleştirme 1 0,64 0,32 64

[-] Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0,36 0,57 36

[-] Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 0,57 0,46 29

[+] Karma Dil Bilgisi 1 0,61 0,11 61

[-] Noktalama İşaretleri - Karma 2 0,86 0,96 43

[-] Yazım Kuralları - Karma 1 0,46 0,46 46

[-] Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0,32 0,61 32

[+] Ses Bilgisi - Karma 1 0,71 0,18 71

[+] Paragrafta Anlatım Akışını Bozan
Cümle

1 0,75 0,18 75

[+] Paragrafı İkiye Ayırma 1 0,86 0,11 86

[+] Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 12 9,29 2,04 77

[+] ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ
GELİŞTİRME YOLLARI

1 0,89 0,07 89

[+] Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri
Tamamlama

2 1,36 0,57 68

[+] Paragrafa Özgü Soru Kökü 7 4,75 1,93 68

[+] Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri
Tamamlama

1 0,79 0,18 79

[+] Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 1,93 0,75 64

[+] Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4,96 0,64 83

[+] Söz Öbeklerinde Anlam 1 0,75 0,18 75

[+] Paragrafın Konusu 1 0,89 0,04 89

TYT Sosyal Soru D Y %

Tarih-1
[+] Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî
ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri
açıklar.

1 0,79 0,11 79

[+] Osmanlı Beyliği’nin devletleşme
sürecini Bizans’la olan ilişkileri
çerçevesinde analiz eder.

1 0,79 0,04 79

[+] Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına
yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder.

1 0,89 0,07 89

[+] Kuvayımilliye hareketinin
oluşumundan Büyük Millet Meclisinin
açılışına kadar olan süreçte meydana
gelen gelişmeleri açıklar.

1 0,79 0,14 79

[+] Eğitim ve kültür alanında yapılan
inkılapları ve gelişmeleri kavrar.

1 0,68 0,11 68

Coğrafya-1
[+] Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0,54 0,43 54

[-] Yer ve Zaman 1 0 0,64 0

[-] Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0,11 0,79 11

[+] Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 0,79 0,07 79

[+] Afetlerin Genel Özellikleri 1 0,93 0,04 93

Felsefe
[+] Siyaset Felsefesi 1 0,75 0,18 75

[-] Sanat Felsefesi 1 0,25 0,68 25

[-] Ahlak Felsefesi 1 0,14 0,71 14

[+] MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl
Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri

1 0,93 0,04 93

[+] Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0,82 0,04 82

Din Kül. ve Ahl. Bil.
[+] Güncel Dinî Meseleler 1 0,86 0,11 86

[+] İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi
ve Fıkhi Yorumlar

1 0,79 0,14 79

[+] Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0,93 0 93

[+] Din ve İslam 1 0,61 0,18 61

[+] Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0,96 0 96

Felsefe (Seçmeli)
[-] Felsefi Düşünce 2 0 0 0

[-] Sanat Felsefesi 1 0 0 0

[-] MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl
Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri

1 0 0 0

[-] Bilim Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik Soru D Y %

Matematik-1
[+] Rasyonel Sayılar 1 0,68 0,11 68

[+] Köklü ifadeler 1 0,50 0,07 50

[-] Üslü ifadeler 1 0,18 0,07 18

[+] Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli
Denklemler

1 0,79 0,11 79

[-] Asal Çarpanlara Ayırma 1 0,39 0,29 39

[-] Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0,43 0,21 43

[+] Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0,54 0,21 54

[-] Oran ve Orantı 2 0,64 0,36 32

[-] Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli
Denklemler

1 0,21 0,18 21

[-] Sayı Basamakları 1 0,46 0,21 46

[-] Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0,32 0,18 32

[-] Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0,32 0,36 32

[-] Fonksiyonlarda İşlemler 1 0,46 0,11 46

[-] Rutin Olmayan Problemler 2 0,61 0,32 30

[-] Bölünebilme Kuralları 1 0,11 0,25 11

[-] Faktöriyel Kavramı 2 0,39 0,79 20

[-] Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0,39 0,14 39

[+] Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1,04 0,29 52

[-] Sayı Problemleri 3 1,11 0,43 37

[-] Kesir Problemleri 1 0 0,04 0

[-] Grafik Problemleri 1 0,07 0,07 7

[+] Yaş Problemleri 1 0,68 0,07 68

[-] Sayma Yöntemleri 1 0,39 0,14 39

[-] Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0,04 0

Geometri
[-] Geometrik Kavramlar ve Doğruda
Açılar

1 0,18 0,11 18

[-] Üçgende Açılar 1 0,14 0,11 14

[-] Dikdörtgen 1 0 0,07 0

[-] Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0,14 0

[-] Üçgenlerin Benzerliği 1 0,11 0,04 11

[-] Üçgende Alan 1 0,39 0 39

[-] Prizmalar 2 0,04 0 2

[-] Çokgenler 1 0,36 0 36

[-] Kare 1 0,11 0 11

TYT Fen Soru D Y %

Fizik
[-] Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0,18 0,32 18

[-] Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını
açıklar.

1 0,25 0,43 25

[-] Konum, alınan yol, yer değiştirme,
sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile
ilişkilendirir.

1 0,43 0,39 43

[-] Kuvvet 1 0,11 0,39 11

[-] Elektrik Devreleri 1 0,29 0,21 29

[-] Gölge 1 0,36 0,14 36

[-] Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu,
periyot, frekans, hız ve genlik
kavramlarını açıklar.

1 0,32 0,25 32

Kimya
[+] Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve
Güvenliği

1 0,75 0,11 75

[+] Periyodik Özellikler 1 0,57 0,14 57

[+] Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0,54 0,21 54

[+] Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0,54 0,21 54

[-] Çözeltilerde Derişim 1 0,07 0,46 7

[+] Sıvılar 1 0,54 0,21 54

[-] Asitler ve Bazlar 1 0,32 0,32 32

[-] Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0,32 0,14 32

Biyoloji
[+] Nükleik Asitler 1 0,50 0,18 50

[-] Hücrenin Yapısı 1 0,11 0,46 11

[-] Canlıların Sınıflandırılması (Genel
Özellikler)

1 0,32 0,36 32

[-] Mitoz 1 0,36 0,29 36

[-] Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0,14 0,39 14

[+] Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 0,75 0,14 75



 MB ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

KÜTAHYA TAVŞANLI TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BİLGİ SARMAL TG TYT2

TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
 MB

(6)
25,50 9,83 23,04 4,17 0,50 4,04 2,00 2,33 1,42 2,33 2,00 1,83 4,50 0,00 4,50 5,33 2,17 4,79 0,00 0,17 -0,04 0,17 0,33 0,08 0,50 1,00 0,25 0,67 1,00 0,42 45,17 19,33 40,33 260,840

Okul
(34)

26,71 9,59 24,31 3,97 0,47 3,85 2,29 2,03 1,79 2,79 1,71 2,37 4,21 0,35 4,12 9,76 4,53 8,63 1,09 0,41 0,99 1,62 1,82 1,16 2,65 1,50 2,27 1,91 1,68 1,49 57,00 24,09 50,98 288,830

İlçe
(398)

21,40 10,80 18,70 3,08 0,83 2,87 2,03 1,86 1,56 2,43 1,42 2,08 3,86 0,50 3,74 0,01 0,01 0,00 7,82 3,24 7,01 1,21 0,33 1,13 1,43 1,82 0,97 1,97 1,22 1,66 1,40 1,08 1,13 46,64 23,11 40,85 256,490

İl
(696)

21,24 10,54 18,60 3,01 0,85 2,80 2,03 1,79 1,58 2,39 1,37 2,04 3,83 0,50 3,71 7,31 3,13 6,53 0,96 0,30 0,88 1,26 1,84 0,79 1,84 1,25 1,53 1,35 1,12 1,07 45,22 22,69 39,53 254,040

Genel
(195879)

21,49 10,39 18,89 2,84 0,87 2,63 1,94 1,86 1,47 2,34 1,44 1,98 3,67 0,48 3,55 0,01 0,01 0,01 7,15 3,53 6,27 0,87 0,35 0,78 1,13 1,89 0,66 1,76 1,22 1,46 1,40 1,08 1,13 44,60 23,12 38,83 251,400

Yukarıdaki tabloda şube isminin yazdığı satırda yazan değerler şubenize ait ortalamalardır. Bu satırın altındaki oklar, şube ortalamanızın genel ortalamaya göre durumunu gösterir. Okul, ilçe, il ve genel satırlarında ise; okulunuza, ilçenize, ilinize ve genele ait
ortalama gösterilir.

KATILIM RAPORU
Sınava Katılan

Öğrenci Sınıf Okul İlçe İl
 MB şubesinde 6

Okulunuzda 34 6
TAVŞANLI ilçesinde 398 42 9

KÜTAHYA ilinde 696 75 14 3
Genelde 195879 15308 2088 426 76

DERECELER

Genelde sınava 15308 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 4652. oldu

KÜTAHYA ilinde sınava 75 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 28. oldu

TAVŞANLI ilçesinde sınava 42 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 17. oldu

Okulunuzda sınava 6 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 6. oldu
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 MB ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

KÜTAHYA TAVŞANLI TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BİLGİ SARMAL TG TYT2
Bu sayfada şubenizdeki öğrencilere ait kazanım analizi verilmektedir. Her test başlığının yanında ilgili testle ilgili işlem yapmış öğrenci sayısı verilmektedir. Her kazanım için başarı durumu hesaplanırken bu öğrenci sayıları dikkate alınmıştır.
Her kazanımın başında köşeli parantez içinde + veya - işaretleri bulunur. Başarı oranı %50 ve üstünde olan kazanımlar için + diğerleri için - işareti kullanılır.

TYT Türkçe Soru D Y %

Türkçe
[+] Metne Sözcük Yerleştirme 1 0,68 0,32 68

[+] Sözcükte Anlam 2 1,47 0,44 74

[+] İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0,50 0,41 50

[+] Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0,91 0,06 91

[+] Parçadaki Cümlelerin İçerik ve
Özellikleri

1 0,71 0,26 71

[+] İki Cümleyi Birleştirme 1 0,65 0,32 65

[-] Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0,41 0,50 41

[-] Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 0,56 0,41 28

[+] Karma Dil Bilgisi 1 0,59 0,09 59

[-] Noktalama İşaretleri - Karma 2 0,82 0,97 41

[-] Yazım Kuralları - Karma 1 0,47 0,41 47

[-] Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0,26 0,62 26

[+] Ses Bilgisi - Karma 1 0,71 0,15 71

[+] Paragrafta Anlatım Akışını Bozan
Cümle

1 0,74 0,21 74

[+] Paragrafı İkiye Ayırma 1 0,85 0,12 85

[+] Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 12 9,24 2,09 77

[+] ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ
GELİŞTİRME YOLLARI

1 0,85 0,12 85

[+] Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri
Tamamlama

2 1,32 0,62 66

[+] Paragrafa Özgü Soru Kökü 7 4,85 1,85 69

[+] Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri
Tamamlama

1 0,79 0,18 79

[+] Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 1,85 0,79 62

[+] Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4,76 0,79 79

[+] Söz Öbeklerinde Anlam 1 0,74 0,21 74

[+] Paragrafın Konusu 1 0,88 0,03 88

TYT Sosyal Soru D Y %

Tarih-1
[+] Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî
ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri
açıklar.

1 0,79 0,12 79

[+] Osmanlı Beyliği’nin devletleşme
sürecini Bizans’la olan ilişkileri
çerçevesinde analiz eder.

1 0,79 0,06 79

[+] Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına
yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder.

1 0,88 0,09 88

[+] Kuvayımilliye hareketinin
oluşumundan Büyük Millet Meclisinin
açılışına kadar olan süreçte meydana
gelen gelişmeleri açıklar.

1 0,79 0,12 79

[+] Eğitim ve kültür alanında yapılan
inkılapları ve gelişmeleri kavrar.

1 0,71 0,09 71

Coğrafya-1
[-] Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0,47 0,50 47

[-] Yer ve Zaman 1 0 0,62 0

[-] Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0,12 0,79 12

[+] Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 0,76 0,09 76

[+] Afetlerin Genel Özellikleri 1 0,94 0,03 94

Felsefe
[+] Siyaset Felsefesi 1 0,74 0,18 74

[-] Sanat Felsefesi 1 0,24 0,71 24

[-] Ahlak Felsefesi 1 0,15 0,71 15

[+] MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl
Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri

1 0,91 0,03 91

[+] Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0,76 0,09 76

Din Kül. ve Ahl. Bil.
[+] Güncel Dinî Meseleler 1 0,88 0,09 88

[+] İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi
ve Fıkhi Yorumlar

1 0,79 0,12 79

[+] Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0,94 0 94

[+] Din ve İslam 1 0,62 0,15 62

[+] Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0,97 0 97

Felsefe (Seçmeli)
[-] Felsefi Düşünce 2 0 0 0

[-] Sanat Felsefesi 1 0 0 0

[-] MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl
Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri

1 0 0 0

[-] Bilim Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik Soru D Y %

Matematik-1
[+] Rasyonel Sayılar 1 0,62 0,09 62

[-] Köklü ifadeler 1 0,44 0,06 44

[-] Üslü ifadeler 1 0,18 0,06 18

[+] Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli
Denklemler

1 0,74 0,09 74

[-] Asal Çarpanlara Ayırma 1 0,41 0,24 41

[-] Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0,35 0,24 35

[-] Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0,47 0,21 47

[-] Oran ve Orantı 2 0,59 0,29 29

[-] Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli
Denklemler

1 0,21 0,15 21

[-] Sayı Basamakları 1 0,44 0,18 44

[-] Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0,26 0,24 26

[-] Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0,26 0,35 26

[-] Fonksiyonlarda İşlemler 1 0,38 0,09 38

[-] Rutin Olmayan Problemler 2 0,56 0,26 28

[-] Bölünebilme Kuralları 1 0,15 0,21 15

[-] Faktöriyel Kavramı 2 0,35 0,71 18

[-] Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0,32 0,12 32

[-] Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0,97 0,24 49

[-] Sayı Problemleri 3 1,00 0,41 33

[-] Kesir Problemleri 1 0 0,03 0

[-] Grafik Problemleri 1 0,06 0,06 6

[+] Yaş Problemleri 1 0,65 0,06 65

[-] Sayma Yöntemleri 1 0,35 0,15 35

[-] Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0,03 0

Geometri
[-] Geometrik Kavramlar ve Doğruda
Açılar

1 0,15 0,09 15

[-] Üçgende Açılar 1 0,12 0,09 12

[-] Dikdörtgen 1 0 0,06 0

[-] Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0,12 0

[-] Üçgenlerin Benzerliği 1 0,09 0,03 9

[-] Üçgende Alan 1 0,32 0,03 32

[-] Prizmalar 2 0,03 0 1

[-] Çokgenler 1 0,29 0 29

[-] Kare 1 0,09 0 9

TYT Fen Soru D Y %

Fizik
[-] Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0,15 0,26 15

[-] Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını
açıklar.

1 0,21 0,35 21

[-] Konum, alınan yol, yer değiştirme,
sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile
ilişkilendirir.

1 0,35 0,38 35

[-] Kuvvet 1 0,09 0,32 9

[-] Elektrik Devreleri 1 0,26 0,18 26

[-] Gölge 1 0,29 0,12 29

[-] Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu,
periyot, frekans, hız ve genlik
kavramlarını açıklar.

1 0,26 0,21 26

Kimya
[+] Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve
Güvenliği

1 0,68 0,12 68

[+] Periyodik Özellikler 1 0,50 0,12 50

[-] Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0,44 0,24 44

[-] Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0,44 0,24 44

[-] Çözeltilerde Derişim 1 0,06 0,38 6

[-] Sıvılar 1 0,44 0,26 44

[-] Asitler ve Bazlar 1 0,26 0,26 26

[-] Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0,26 0,12 26

Biyoloji
[-] Nükleik Asitler 1 0,41 0,15 41

[-] Hücrenin Yapısı 1 0,09 0,38 9

[-] Canlıların Sınıflandırılması (Genel
Özellikler)

1 0,29 0,32 29

[-] Mitoz 1 0,29 0,29 29

[-] Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0,12 0,38 12

[+] Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 0,71 0,15 71



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT2

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BÜŞRAA 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
362,098 251,400 1 3 60 74 14996

Puanı Hesaplanan: 33 380 672 188307

Katılımlar: 8 34 398 696 195879

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 7 30,25 76 24,97 24,31 18,89

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,97 3,85 2,63

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,88 1,79 1,47

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,41 2,37 1,98

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,00 4,12 3,55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63 12,25 12,12 9,63

Matematik-1 30 15 10 12,50 42 8,62 8,63 6,27

Geometri 10 5 0 5,00 50 2,44 0,99 0,78

TYT Matematik 40 20 10 17,50 44 11,06 9,62 7,05

Fizik 7 6 1 5,75 82 1,88 1,16 0,66

Kimya 7 6 1 5,75 82 2,97 2,27 1,46

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 1,91 1,49 1,13

TYT Fen 20 15 5 13,75 69 6,75 4,93 3,24

Toplam: 120 81 28 74,00 62 55,03 50,98 38,81

TYT Türkçe BBADcbDAABDAcECDCECAbEACDC ebCCbCBADDCCE

Cevap Anahtarı B BBADBEDAABDABECDCECAAEACDCCBDCCECBADDCCE

TYT Sosyal CbEDBbBECdcACceCAADB     

Cevap Anahtarı B CAEDBDBECAAACEBCAADBBCDBA

TYT Matematik AB CdeEDAcA BAaaBdCaA   aDaeBB   A E DCD

Cevap Anahtarı B ABACBDEDADADBAECBBCCACCEBDECBBAABAEEADCD

TYT Fen DaAEDCBBcBDECBAdaDeD

Cevap Anahtarı B DDAEDCBBEBDECBABEDCD
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DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 2 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 12 9 2 75
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 7 3 3 43
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Yer ve Zaman 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 2 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 2 1 1 50
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 2 1 1 50
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Sayı Problemleri 3 2 1 67
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Açılar 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 1 0 100
Prizmalar 2 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma ve Birbirini Tutma 1 1 0 100
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kuvvet 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Gölge 1 1 0 100
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT2

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
E 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
298,093 251,400 4 18 135 198 50557

Puanı Hesaplanan: 33 380 672 188307

Katılımlar: 8 34 398 696 195879

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 5 30,75 77 24,97 24,31 18,89

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,97 3,85 2,63

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,88 1,79 1,47

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,41 2,37 1,98

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 4,00 4,12 3,55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 12,25 12,12 9,63

Matematik-1 30 9 7 7,25 24 8,62 8,63 6,27

Geometri 10 2 2 1,50 15 2,44 0,99 0,78

TYT Matematik 40 11 9 8,75 22 11,06 9,62 7,05

Fizik 7 0 4 -1,00 -14 1,88 1,16 0,66

Kimya 7 2 5 0,75 11 2,97 2,27 1,46

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 1,91 1,49 1,13

TYT Fen 20 4 13 0,75 4 6,75 4,93 3,24

Toplam: 120 61 32 53,00 44 55,03 50,98 38,81

TYT Türkçe ADBeADB  EAdD cECDCECAAEACDCeBDCCdCBADDC

Cevap Anahtarı A ADBBADBECEABDABECDCECAAEACDCCBDCCECBADDC

TYT Sosyal DBCAECdbaEBacACBDC A     

Cevap Anahtarı A DBCAECADBEBEAACBDCAAABBCD

TYT Matematik D  ed BD a DA B aa eC   C aD   C eeA    

Cevap Anahtarı A DEABACBDBBADADBAECBBCCACCEBDECDCAABAEEAD

TYT Fen cbaa   CcedeDdaeAdaD

Cevap Anahtarı A BCDDAEDCBBEBDEDCABED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 12 10 2 83
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 7 6 1 86
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Yer ve Zaman 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Din ve İslam 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 2 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 2 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Sayı Problemleri 3 1 0 33
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 1 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 1 0
Üçgende Alan 1 1 0 100
Prizmalar 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 1 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kuvvet 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Gölge 1 0 0 0
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT2

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HAVVANUR SAOTAY 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
262,453 251,400 8 28 177 302 86255

Puanı Hesaplanan: 33 380 672 188307

Katılımlar: 8 34 398 696 195879

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 15 20,25 51 24,97 24,31 18,89

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,97 3,85 2,63

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,88 1,79 1,47

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,41 2,37 1,98

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 4,00 4,12 3,55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59 12,25 12,12 9,63

Matematik-1 30 9 3 8,25 28 8,62 8,63 6,27

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,44 0,99 0,78

TYT Matematik 40 9 3 8,25 21 11,06 9,62 7,05

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 1,88 1,16 0,66

Kimya 7 1 4 0,00 0 2,97 2,27 1,46

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 1,91 1,49 1,13

TYT Fen 20 2 6 0,50 3 6,75 4,93 3,24

Toplam: 120 48 29 40,75 34 55,03 50,98 38,81

TYT Türkçe AcceAbec EcaDbcECDCEbAecACDCeBDCaECBADDC

Cevap Anahtarı A ADBBADBECEABDABECDCECAAEACDCCBDCCECBADDC

TYT Sosyal DBCAEe DBEBacAaBeC A     

Cevap Anahtarı A DBCAECADBEBEAACBDCAAABBCD

TYT Matematik DE BA B cB          Cde   BD            

Cevap Anahtarı A DEABACBDBBADADBAECBBCCACCEBDECDCAABAEEAD

TYT Fen  eb    adcaB       D

Cevap Anahtarı A BCDDAEDCBBEBDEDCABED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 0 2 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 12 10 2 83
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 7 4 3 57
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
Yer ve Zaman 1 0 0 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 1 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Din ve İslam 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 2 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 2 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Sayı Problemleri 3 1 2 33
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 0 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kuvvet 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Gölge 1 0 0 0
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Periyodik Özellikler 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT2

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ŞEFİKA 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
278,888 251,400 5 22 151 248 68112

Puanı Hesaplanan: 33 380 672 188307

Katılımlar: 8 34 398 696 195879

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 13 22,75 57 24,97 24,31 18,89

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,97 3,85 2,63

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,88 1,79 1,47

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,41 2,37 1,98

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,00 4,12 3,55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58 12,25 12,12 9,63

Matematik-1 30 9 5 7,75 26 8,62 8,63 6,27

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,44 0,99 0,78

TYT Matematik 40 9 5 7,75 19 11,06 9,62 7,05

Fizik 7 2 3 1,25 18 1,88 1,16 0,66

Kimya 7 5 2 4,50 64 2,97 2,27 1,46

Biyoloji 6 0 6 -1,50 -25 1,91 1,49 1,13

TYT Fen 20 7 11 4,25 21 6,75 4,93 3,24

Toplam: 120 55 35 46,25 39 55,03 50,98 38,81

TYT Türkçe cDcBADeb bdBDcBECDCaCeAcACDCdBDCacCBADDC

Cevap Anahtarı A ADBBADBECEABDABECDCECAAEACDCCBDCCECBADDC

TYT Sosyal DBCAEe cBEddbACeDCAA     

Cevap Anahtarı A DBCAECADBEBEAACBDCAAABBCD

TYT Matematik DE BACBe c c   b a BC      D            

Cevap Anahtarı A DEABACBDBBADADBAECBBCCACCEBDECDCAABAEEAD

TYT Fen  dDad DCBBcBbEbebdce

Cevap Anahtarı A BCDDAEDCBBEBDEDCABED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 12 9 3 75
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 7 4 3 57
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
Yer ve Zaman 1 0 0 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Güncel Dinî Meseleler 1 0 1 0
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 2 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 0 1 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 2 0 2 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Sayı Problemleri 3 1 0 33
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 0 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kuvvet 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Gölge 1 0 0 0
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT2

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SEHER SAVAŞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
341,398 251,400 3 7 84 112 23504

Puanı Hesaplanan: 33 380 672 188307

Katılımlar: 8 34 398 696 195879

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 11 26,25 66 24,97 24,31 18,89

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,97 3,85 2,63

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,88 1,79 1,47

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,41 2,37 1,98

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,00 4,12 3,55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 2 15,50 78 12,25 12,12 9,63

Matematik-1 30 11 2 10,50 35 8,62 8,63 6,27

Geometri 10 3 0 3,00 30 2,44 0,99 0,78

TYT Matematik 40 14 2 13,50 34 11,06 9,62 7,05

Fizik 7 3 2 2,50 36 1,88 1,16 0,66

Kimya 7 5 2 4,50 64 2,97 2,27 1,46

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 1,91 1,49 1,13

TYT Fen 20 13 5 11,75 59 6,75 4,93 3,24

Toplam: 120 72 20 67,00 56 55,03 50,98 38,81

TYT Türkçe ADcBADeaCEdBbcBECDCECAAEACDCCBDeCdeaADbC

Cevap Anahtarı A ADBBADBECEABDABECDCECAAEACDCCBDCCECBADDC

TYT Sosyal DBCAEe  BEBEcACBDCAA     

Cevap Anahtarı A DBCAECADBEBEAACBDCAAABBCD

TYT Matematik    B  B BB bA    aBBC     BDE  C   A E  

Cevap Anahtarı A DEABACBDBBADADBAECBBCCACCEBDECDCAABAEEAD

TYT Fen cbD  EDCBBdBaEDCABcD

Cevap Anahtarı A BCDDAEDCBBEBDEDCABED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 1 1 50
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 12 9 3 75
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 7 7 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
Yer ve Zaman 1 0 0 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 2 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 2 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Sayı Problemleri 3 1 0 33
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 1 0 100
Prizmalar 2 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 1 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kuvvet 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Gölge 1 1 0 100
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT2

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SERRA SARUHAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
269,578 251,400 7 26 166 280 78068

Puanı Hesaplanan: 33 380 672 188307

Katılımlar: 8 34 398 696 195879

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 15 18,25 46 24,97 24,31 18,89

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 3,97 3,85 2,63

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,88 1,79 1,47

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,41 2,37 1,98

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,00 4,12 3,55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 12,25 12,12 9,63

Matematik-1 30 7 5 5,75 19 8,62 8,63 6,27

Geometri 10 4 1 3,75 38 2,44 0,99 0,78

TYT Matematik 40 11 6 9,50 24 11,06 9,62 7,05

Fizik 7 1 4 0,00 0 1,88 1,16 0,66

Kimya 7 1 0 1,00 14 2,97 2,27 1,46

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 1,91 1,49 1,13

TYT Fen 20 4 7 2,25 11 6,75 4,93 3,24

Toplam: 120 51 32 43,00 36 55,03 50,98 38,81

TYT Türkçe  aADBaDbdBbce CaCECedbACDCCBDCdECBAbcC b

Cevap Anahtarı B BBADBEDAABDABECDCECAAEACDCCBDCCECBADDCCE

TYT Sosyal CA D bBEedAACEBCbADB     

Cevap Anahtarı B CAEDBDBECAAACEBCAADBBCDBA

TYT Matematik  B  ca D D   bEa BCCc          cBA E   D

Cevap Anahtarı B ABACBDEDADADBAECBBCCACCEBDECBBAABAEEADCD

TYT Fen D cce c  B    e aDCa

Cevap Anahtarı B DDAEDCBBEBDECBABEDCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 1 0 50
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 12 10 2 83
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 7 4 3 57
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 1 2 33
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
Yer ve Zaman 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Din ve İslam 1 0 1 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 2 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 2 0 1 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 2 0 2 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Sayı Problemleri 3 1 1 33
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 1 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Prizmalar 2 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 1 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kuvvet 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Gölge 1 0 1 0
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT2

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SUAT KAHRAMAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
352,528 251,400 2 5 70 92 18606

Puanı Hesaplanan: 33 380 672 188307

Katılımlar: 8 34 398 696 195879

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 9 28,75 72 24,97 24,31 18,89

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,97 3,85 2,63

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,88 1,79 1,47

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,41 2,37 1,98

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,00 4,12 3,55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 12,25 12,12 9,63

Matematik-1 30 12 9 9,75 33 8,62 8,63 6,27

Geometri 10 4 2 3,50 35 2,44 0,99 0,78

TYT Matematik 40 16 11 13,25 33 11,06 9,62 7,05

Fizik 7 5 2 4,50 64 1,88 1,16 0,66

Kimya 7 6 1 5,75 82 2,97 2,27 1,46

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 1,91 1,49 1,13

TYT Fen 20 16 4 15,00 75 6,75 4,93 3,24

Toplam: 120 78 29 70,75 59 55,03 50,98 38,81

TYT Türkçe ADBBADBEaEcBDeedCDCECAecACDCCBDCdEdBADDC

Cevap Anahtarı A ADBBADBECEABDABECDCECAAEACDCCBDCCECBADDC

TYT Sosyal DBCAECdbBEBacACBDCdA     

Cevap Anahtarı A DBCAECADBEBEAACBDCAAABBCD

TYT Matematik b  BddBDcB cAc   aaB C bCEBDE bCc BA E  

Cevap Anahtarı A DEABACBDBBADADBAECBBCCACCEBDECDCAABAEEAD

TYT Fen edDDAEDCBaEBDEDCAdED

Cevap Anahtarı A BCDDAEDCBBEBDEDCABED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 0 2 0
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 12 11 1 92
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 7 5 2 71
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Yer ve Zaman 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Din ve İslam 1 0 1 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 2 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 1 1 50
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 1 1 50
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 2 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Sayı Problemleri 3 2 0 67
Kesir Problemleri 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 1 0
Üçgende Açılar 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 0 1 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Prizmalar 2 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 1 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kuvvet 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Gölge 1 1 0 100
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT2

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SUDE SEVİNÇ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
276,715 251,400 6 23 154 258 70415

Puanı Hesaplanan: 33 380 672 188307

Katılımlar: 8 34 398 696 195879

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 10 22,50 56 24,97 24,31 18,89

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 3,97 3,85 2,63

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,88 1,79 1,47

Felsefe 5 2 1 1,75 35 2,41 2,37 1,98

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 4,00 4,12 3,55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 3 7,25 36 12,25 12,12 9,63

Matematik-1 30 8 3 7,25 24 8,62 8,63 6,27

Geometri 10 3 1 2,75 28 2,44 0,99 0,78

TYT Matematik 40 11 4 10,00 25 11,06 9,62 7,05

Fizik 7 3 2 2,50 36 1,88 1,16 0,66

Kimya 7 2 2 1,50 21 2,97 2,27 1,46

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 1,91 1,49 1,13

TYT Fen 20 7 5 5,75 29 6,75 4,93 3,24

Toplam: 120 51 22 45,50 38 55,03 50,98 38,81

TYT Türkçe bDcBADea  dBa cECDCECeAEACDeCdDC  CBADDC

Cevap Anahtarı A ADBBADBECEABDABECDCECAAEACDCCBDCCECBADDC

TYT Sosyal      Cdb EBa A BDC A     

Cevap Anahtarı A DBCAECADBEBEAACBDCAAABBCD

TYT Matematik    B        A d  a  CCA C BDc Db   A E  

Cevap Anahtarı A DEABACBDBBADADBAECBBCCACCEBDECDCAABAEEAD

TYT Fen   aaAED BB eb D c  D

Cevap Anahtarı A BCDDAEDCBBEBDEDCABED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 12 9 2 75
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 7 5 2 71
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 0 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 0 0 0
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 0 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Yer ve Zaman 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Din ve İslam 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 2 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 2 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Sayı Problemleri 3 3 0 100
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Açılar 1 0 1 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 1 0 100
Prizmalar 2 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 0 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kuvvet 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Gölge 1 1 0 100
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT2

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
A KADİR KÖSE 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 12 34 398 696 195879

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 1 8 -1,00 -3 23,27 24,31 18,89

Tarih-1 5 2 0 2,00 40 3,81 3,85 2,63

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 1,92 1,79 1,47

Felsefe 5 0 1 -0,25 -5 2,38 2,37 1,98

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 2 -0,50 -10 3,90 4,12 3,55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 2 4 1,00 5 12,00 12,12 9,63

Matematik-1 30 3 14 -0,50 -2 8,40 8,63 6,27

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,60 0,99 0,78

TYT Matematik 40 3 14 -0,50 -1 9,00 9,62 7,05

Fizik 7 0 0 0,00 0 1,10 1,16 0,66

Kimya 7 0 3 -0,75 -11 2,56 2,27 1,46

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 2,06 1,49 1,13

TYT Fen 20 1 3 0,25 1 5,73 4,93 3,24

Toplam: 120 7 29 -0,25 0 50,00 50,98 38,81

TYT Türkçe cDc    b   c   b  b   e   b             

Cevap Anahtarı A ADBBADBECEABDABECDCECAAEACDCCBDCCECBADDC

TYT Sosyal   CA   b    d  a  b      

Cevap Anahtarı A DBCAECADBEBEAACBDCAAABBCD

TYT Matematik ebba b cda acDa E   a d   Bb            

Cevap Anahtarı A DEABACBDBBADADBAECBBCCACCEBDECDCAABAEEAD

TYT Fen        a e  b    B  

Cevap Anahtarı A BCDDAEDCBBEBDEDCABED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 12 0 2 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 0 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 7 0 1 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 0 0 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0
Paragrafın Konusu 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 0 0 0
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 0 0
Yer ve Zaman 1 0 0 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Güncel Dinî Meseleler 1 0 1 0
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0
Din ve İslam 1 0 1 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 2 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 0 1 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 2 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0
Sayı Problemleri 3 0 2 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 0 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Kuvvet 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Gölge 1 0 0 0
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT2

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BİRSU KARADAYI 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
379,455 251,400 1 2 36 46 9498

Puanı Hesaplanan: 33 380 672 188307

Katılımlar: 12 34 398 696 195879

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 8 29,00 73 23,27 24,31 18,89

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,81 3,85 2,63

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,92 1,79 1,47

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,38 2,37 1,98

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,90 4,12 3,55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71 12,00 12,12 9,63

Matematik-1 30 22 3 21,25 71 8,40 8,63 6,27

Geometri 10 6 1 5,75 58 0,60 0,99 0,78

TYT Matematik 40 28 4 27,00 68 9,00 9,62 7,05

Fizik 7 3 2 2,50 36 1,10 1,16 0,66

Kimya 7 5 1 4,75 68 2,56 2,27 1,46

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 2,06 1,49 1,13

TYT Fen 20 11 6 9,50 48 5,73 4,93 3,24

Toplam: 120 85 21 79,75 66 50,00 50,98 38,81

TYT Türkçe ADBaADBb EdBbbBECDCEdAAdACDCCBDCCcCBADDC

Cevap Anahtarı A ADBBADBECEABDABECDCECAAEACDCCBDCCECBADDC

TYT Sosyal DBCA CdbBEBEcACBDC A     

Cevap Anahtarı A DBCAECADBEBEAACBDCAAABBCD

TYT Matematik D ABACBDBBADAD bEaBBC c CEBDE Da  BAEE D

Cevap Anahtarı A DEABACBDBBADADBAECBBCCACCEBDECDCAABAEEAD

TYT Fen   DacEDCBBcBD DeAdcD

Cevap Anahtarı A BCDDAEDCBBEBDEDCABED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 12 10 2 83
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 7 6 1 86
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Yer ve Zaman 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Din ve İslam 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 2 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 2 0 2 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Sayı Problemleri 3 1 1 33
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Açılar 1 0 1 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Prizmalar 2 1 0 50
Çokgenler 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 0 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kuvvet 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Gölge 1 1 0 100
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT2

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BUSE 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
320,675 251,400 4 12 109 150 34674

Puanı Hesaplanan: 33 380 672 188307

Katılımlar: 12 34 398 696 195879

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 8 27,00 68 23,27 24,31 18,89

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,81 3,85 2,63

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,92 1,79 1,47

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,38 2,37 1,98

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,90 4,12 3,55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76 12,00 12,12 9,63

Matematik-1 30 13 5 11,75 39 8,40 8,63 6,27

Geometri 10 1 2 0,50 5 0,60 0,99 0,78

TYT Matematik 40 14 7 12,25 31 9,00 9,62 7,05

Fizik 7 0 5 -1,25 -18 1,10 1,16 0,66

Kimya 7 5 2 4,50 64 2,56 2,27 1,46

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 2,06 1,49 1,13

TYT Fen 20 8 9 5,75 29 5,73 4,93 3,24

Toplam: 120 67 27 60,25 50 50,00 50,98 38,81

TYT Türkçe B ADBcDAdB AccCDCECebEACDCCBDCdECeADDC E

Cevap Anahtarı B BBADBEDAABDABECDCECAAEACDCCBDCCECBADDCCE

TYT Sosyal CAEDBbBEC cACEBCAAeB     

Cevap Anahtarı B CAEDBDBECAAACEBCAADBBCDBA

TYT Matematik  BAC e DAb c bEa BC     BDE BBdc A      

Cevap Anahtarı B ABACBDEDADADBAECBBCCACCEBDECBBAABAEEADCD

TYT Fen cec ee BdeDECBeB DeD

Cevap Anahtarı B DDAEDCBBEBDECBABEDCD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 1 0 50
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 12 11 1 92
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 7 5 2 71
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Yer ve Zaman 1 0 0 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 1 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 2 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 0 1 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 1 1 50
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 2 0 2 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Sayı Problemleri 3 1 0 33
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 1 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 1 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 1 0 100
Prizmalar 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 0 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kuvvet 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Gölge 1 0 0 0
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT2

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
E 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
245,735 251,400 10 30 196 360 106307

Puanı Hesaplanan: 33 380 672 188307

Katılımlar: 12 34 398 696 195879

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 12 22,00 55 23,27 24,31 18,89

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,81 3,85 2,63

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,92 1,79 1,47

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,38 2,37 1,98

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,90 4,12 3,55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63 12,00 12,12 9,63

Matematik-1 30 2 19 -2,75 -9 8,40 8,63 6,27

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,60 0,99 0,78

TYT Matematik 40 2 19 -2,75 -7 9,00 9,62 7,05

Fizik 7 1 2 0,50 7 1,10 1,16 0,66

Kimya 7 2 0 2,00 29 2,56 2,27 1,46

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 2,06 1,49 1,13

TYT Fen 20 4 2 3,50 18 5,73 4,93 3,24

Toplam: 120 45 39 35,25 29 50,00 50,98 38,81

TYT Türkçe ADBcADBb  daa cECDCaCeAcACDCCBDeddCBADDC

Cevap Anahtarı A ADBBADBECEABDABECDCECAAEACDCCBDCCECBADDC

TYT Sosyal eBCAaCdbBEBccACBDCAA     

Cevap Anahtarı A DBCAECADBEBEAACBDCAAABBCD

TYT Matematik abdeedabeccDbeabcaecC                   

Cevap Anahtarı A DEABACBDBBADADBAECBBCCACCEBDECDCAABAEEAD

TYT Fen  aD b  CB          D

Cevap Anahtarı A BCDDAEDCBBEBDEDCABED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 12 9 3 75
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 7 5 2 71
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Yer ve Zaman 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 2 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 2 0 2 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 2 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 2 0 2 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 0 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kuvvet 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Gölge 1 0 0 0
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT2

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EBRAR 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
325,933 251,400 3 11 102 140 31564

Puanı Hesaplanan: 33 380 672 188307

Katılımlar: 12 34 398 696 195879

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 9 27,75 69 23,27 24,31 18,89

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,81 3,85 2,63

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,92 1,79 1,47

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,38 2,37 1,98

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,90 4,12 3,55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76 12,00 12,12 9,63

Matematik-1 30 12 2 11,50 38 8,40 8,63 6,27

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,60 0,99 0,78

TYT Matematik 40 12 2 11,50 29 9,00 9,62 7,05

Fizik 7 0 3 -0,75 -11 1,10 1,16 0,66

Kimya 7 4 2 3,50 50 2,56 2,27 1,46

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,06 1,49 1,13

TYT Fen 20 9 6 7,50 38 5,73 4,93 3,24

Toplam: 120 67 20 62,00 52 50,00 50,98 38,81

TYT Türkçe ADcaADBECE BcAedCaCECAAaACDCCBDCdcCBADDC

Cevap Anahtarı A ADBBADBECEABDABECDCECAAEACDCCBDCCECBADDC

TYT Sosyal DBCAEC bBEBccACBDCAA     

Cevap Anahtarı A DBCAECADBEBEAACBDCAAABBCD

TYT Matematik  E BA B   AD     b  CCA b BDE           

Cevap Anahtarı A DEABACBDBBADADBAECBBCCACCEBDECDCAABAEEAD

TYT Fen cec    CBB BcaDeABED

Cevap Anahtarı A BCDDAEDCBBEBDEDCABED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 2 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 0 50
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 12 10 2 83
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 7 6 1 86
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Yer ve Zaman 1 0 0 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 2 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 2 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 1 50
Sayı Problemleri 3 3 0 100
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 1 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kuvvet 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Gölge 1 0 0 0
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT2

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF KAYAR 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
349,523 251,400 2 6 76 99 19851

Puanı Hesaplanan: 33 380 672 188307

Katılımlar: 12 34 398 696 195879

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 23,27 24,31 18,89

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,81 3,85 2,63

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,92 1,79 1,47

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,38 2,37 1,98

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,90 4,12 3,55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 7 11,25 56 12,00 12,12 9,63

Matematik-1 30 13 3 12,25 41 8,40 8,63 6,27

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,60 0,99 0,78

TYT Matematik 40 13 3 12,25 31 9,00 9,62 7,05

Fizik 7 6 1 5,75 82 1,10 1,16 0,66

Kimya 7 5 1 4,75 68 2,56 2,27 1,46

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 2,06 1,49 1,13

TYT Fen 20 14 5 12,75 64 5,73 4,93 3,24

Toplam: 120 75 20 70,00 58 50,00 50,98 38,81

TYT Türkçe BBADBEDAeBDcdEbDCECAAEACDCCBDCdECBADDCCE

Cevap Anahtarı B BBADBEDAABDABECDCECAAEACDCCBDCCECBADDCCE

TYT Sosyal dAEDBbBEbdcACceCAADB     

Cevap Anahtarı B CAEDBDBECAAACEBCAADBBCDBA

TYT Matematik ABACcDEDAc D dEC B      B               

Cevap Anahtarı B ABACBDEDADADBAECBBCCACCEBDECBBAABAEEADCD

TYT Fen DDcEDCBBcBD CBbaEDaD

Cevap Anahtarı B DDAEDCBBEBDECBABEDCD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 1 1 50
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 12 12 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 7 7 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 1 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
Yer ve Zaman 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 2 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 2 1 1 50
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma ve Birbirini Tutma 1 1 0 100
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kuvvet 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Gölge 1 1 0 100
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT2

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
FATİH TERİM 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
191,058 251,400 11 31 321 563 161653

Puanı Hesaplanan: 33 380 672 188307

Katılımlar: 12 34 398 696 195879

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 15 13 11,75 29 23,27 24,31 18,89

Tarih-1 5 1 0 1,00 20 3,81 3,85 2,63

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,92 1,79 1,47

Felsefe 5 1 1 0,75 15 2,38 2,37 1,98

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 3,90 4,12 3,55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 6 3 5,25 26 12,00 12,12 9,63

Matematik-1 30 0 1 -0,25 -1 8,40 8,63 6,27

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,60 0,99 0,78

TYT Matematik 40 0 1 -0,25 -1 9,00 9,62 7,05

Toplam: 120 21 17 16,75 14 50,00 50,98 38,81

TYT Türkçe beB dcd   b D   CDCECe bdCDC aDC cbBA bC

Cevap Anahtarı A ADBBADBECEABDABECDCECAAEACDCCBDCCECBADDC

TYT Sosyal   C  C e E c A  bC A     

Cevap Anahtarı A DBCAECADBEBEAACBDCAAABBCD

TYT Matematik                     a                   

Cevap Anahtarı A DEABACBDBBADADBAECBBCCACCEBDECDCAABAEEAD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 12 7 3 58
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 7 1 4 14
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 1 1 33
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 2 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 0 0 0
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Yer ve Zaman 1 0 0 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Güncel Dinî Meseleler 1 0 0 0
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 1 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Din ve İslam 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 2 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 2 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT2

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HAVVANUR ÖZTÜRK 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
311,968 251,400 6 15 119 168 40337

Puanı Hesaplanan: 33 380 672 188307

Katılımlar: 12 34 398 696 195879

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 7 29,25 73 23,27 24,31 18,89

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,81 3,85 2,63

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 1,92 1,79 1,47

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,38 2,37 1,98

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,90 4,12 3,55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 1 14,75 74 12,00 12,12 9,63

Matematik-1 30 11 2 10,50 35 8,40 8,63 6,27

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,60 0,99 0,78

TYT Matematik 40 11 2 10,50 26 9,00 9,62 7,05

Fizik 7 0 0 0,00 0 1,10 1,16 0,66

Kimya 7 2 3 1,25 18 2,56 2,27 1,46

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 2,06 1,49 1,13

TYT Fen 20 4 4 3,00 15 5,73 4,93 3,24

Toplam: 120 61 14 57,50 48 50,00 50,98 38,81

TYT Türkçe ADBBADea EbBaABECDCECeAEdCDCCBDC cCBADDC

Cevap Anahtarı A ADBBADBECEABDABECDCECAAEACDCCBDCCECBADDC

TYT Sosyal DBCAEC   EB cACBDCAA     

Cevap Anahtarı A DBCAECADBEBEAACBDCAAABBCD

TYT Matematik DE Bb BD BA     EC  a     B E           

Cevap Anahtarı A DEABACBDBBADADBAECBBCCACCEBDECDCAABAEEAD

TYT Fen        CcB dc D b  D

Cevap Anahtarı A BCDDAEDCBBEBDEDCABED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 1 0 50
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 12 11 1 92
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 7 5 2 71
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 0 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Yer ve Zaman 1 0 0 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 2 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 2 1 0 50
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 0 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Kuvvet 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Gölge 1 0 0 0
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT2

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SEVGİ SEVİNÇ 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
311,760 251,400 7 16 120 169 40477

Puanı Hesaplanan: 33 380 672 188307

Katılımlar: 12 34 398 696 195879

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 4 32,00 80 23,27 24,31 18,89

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,81 3,85 2,63

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,92 1,79 1,47

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,38 2,37 1,98

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,90 4,12 3,55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63 12,00 12,12 9,63

Matematik-1 30 7 3 6,25 21 8,40 8,63 6,27

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,60 0,99 0,78

TYT Matematik 40 7 3 6,25 16 9,00 9,62 7,05

Fizik 7 1 2 0,50 7 1,10 1,16 0,66

Kimya 7 3 2 2,50 36 2,56 2,27 1,46

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 2,06 1,49 1,13

TYT Fen 20 8 5 6,75 34 5,73 4,93 3,24

Toplam: 120 62 18 57,50 48 50,00 50,98 38,81

TYT Türkçe ADcBAbBE  dBD BECDCECAAEACDCCBDCdECBADDC

Cevap Anahtarı A ADBBADBECEABDABECDCECAAEACDCCBDCCECBADDC

TYT Sosyal DBCAEebbBEBccACBbCAA     

Cevap Anahtarı A DBCAECADBEBEAACBDCAAABBCD

TYT Matematik D  BebdD   DA    CB                     

Cevap Anahtarı A DEABACBDBBADADBAECBBCCACCEBDECDCAABAEEAD

TYT Fen eCe    C caB EDeAB D

Cevap Anahtarı A BCDDAEDCBBEBDEDCABED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 12 12 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 7 7 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
Yer ve Zaman 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 1 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 2 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 2 1 0 50
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 1 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kuvvet 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Gölge 1 0 0 0
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT2

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SILA ASYA 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
299,153 251,400 8 17 134 197 49726

Puanı Hesaplanan: 33 380 672 188307

Katılımlar: 12 34 398 696 195879

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 11 19,25 48 23,27 24,31 18,89

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,81 3,85 2,63

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,92 1,79 1,47

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,38 2,37 1,98

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,90 4,12 3,55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63 12,00 12,12 9,63

Matematik-1 30 12 3 11,25 38 8,40 8,63 6,27

Geometri 10 1 0 1,00 10 0,60 0,99 0,78

TYT Matematik 40 13 3 12,25 31 9,00 9,62 7,05

Fizik 7 5 2 4,50 64 1,10 1,16 0,66

Kimya 7 4 3 3,25 46 2,56 2,27 1,46

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 2,06 1,49 1,13

TYT Fen 20 11 9 8,75 44 5,73 4,93 3,24

Toplam: 120 60 29 52,75 44 50,00 50,98 38,81

TYT Türkçe BaAbBaDA  DdcEdcCECdAEACDCeBDCa     DCCb

Cevap Anahtarı B BBADBEDAABDABECDCECAAEACDCCBDCCECBADDCCE

TYT Sosyal CbEDBbaECbAcCcBCAADB     

Cevap Anahtarı B CAEDBDBECAAACEBCAADBBCDBA

TYT Matematik  B CaDED   Da EC  C   b BD   B     E    

Cevap Anahtarı B ABACBDEDADADBAECBBCCACCEBDECBBAABAEEADCD

TYT Fen cDAEDCcBcebECBbBcDea

Cevap Anahtarı B DDAEDCBBEBDECBABEDCD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 1 1 50
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 12 8 1 67
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 7 5 2 71
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 0 33
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0
Paragrafın Konusu 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Yer ve Zaman 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 2 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 2 1 0 50
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 1 50
Sayı Problemleri 3 1 0 33
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 1 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kuvvet 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Gölge 1 1 0 100
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT2

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SZYMANSKİ 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
293,750 251,400 9 19 141 212 54219

Puanı Hesaplanan: 33 380 672 188307

Katılımlar: 12 34 398 696 195879

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 10 23,50 59 23,27 24,31 18,89

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,81 3,85 2,63

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,92 1,79 1,47

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,38 2,37 1,98

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,90 4,12 3,55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76 12,00 12,12 9,63

Matematik-1 30 12 1 11,75 39 8,40 8,63 6,27

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,60 0,99 0,78

TYT Matematik 40 12 1 11,75 29 9,00 9,62 7,05

Fizik 7 0 0 0,00 0 1,10 1,16 0,66

Kimya 7 1 0 1,00 14 2,56 2,27 1,46

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 2,06 1,49 1,13

TYT Fen 20 1 1 0,75 4 5,73 4,93 3,24

Toplam: 120 55 15 51,25 43 50,00 50,98 38,81

TYT Türkçe cDBeAeBE  dBD BECDCECeAdACDCCeDC deBADaC

Cevap Anahtarı A ADBBADBECEABDABECDCECAAEACDCCBDCCECBADDC

TYT Sosyal eBCAEC bBEBcAACBDCAA     

Cevap Anahtarı A DBCAECADBEBEAACBDCAAABBCD

TYT Matematik DE  A    BcD       BCC  C BDE           

Cevap Anahtarı A DEABACBDBBADADBAECBBCCACCEBDECDCAABAEEAD

TYT Fen        C           b

Cevap Anahtarı A BCDDAEDCBBEBDEDCABED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 12 9 3 75
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 7 4 3 57
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 1 1 33
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Yer ve Zaman 1 0 0 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 2 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 2 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Sayı Problemleri 3 2 0 67
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 0 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Kuvvet 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Gölge 1 0 0 0
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT2

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YUNUS EMRE METE 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
312,055 251,400 5 14 118 167 40274

Puanı Hesaplanan: 33 380 672 188307

Katılımlar: 12 34 398 696 195879

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 8 25,00 63 23,27 24,31 18,89

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,81 3,85 2,63

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,92 1,79 1,47

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,38 2,37 1,98

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,90 4,12 3,55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71 12,00 12,12 9,63

Matematik-1 30 8 1 7,75 26 8,40 8,63 6,27

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,60 0,99 0,78

TYT Matematik 40 8 1 7,75 19 9,00 9,62 7,05

Fizik 7 2 2 1,50 21 1,10 1,16 0,66

Kimya 7 4 0 4,00 57 2,56 2,27 1,46

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,06 1,49 1,13

TYT Fen 20 11 3 10,25 51 5,73 4,93 3,24

Toplam: 120 61 15 57,25 48 50,00 50,98 38,81

TYT Türkçe AD BADBE EdBD cEbDCECAeEACD CBbCd CaADbC

Cevap Anahtarı A ADBBADBECEABDABECDCECAAEACDCCBDCCECBADDC

TYT Sosyal DBCAEedDBEBc ACBDC A     

Cevap Anahtarı A DBCAECADBEBEAACBDCAAABBCD

TYT Matematik  E BAC D B    B     C   b               

Cevap Anahtarı A DEABACBDBBADADBAECBBCCACCEBDECDCAABAEEAD

TYT Fen  Ca  EeCBB B  DeABED

Cevap Anahtarı A BCDDAEDCBBEBDEDCABED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 0 50
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 12 9 1 75
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 7 5 2 71
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 0 3 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
Yer ve Zaman 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Din ve İslam 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 2 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 2 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 1 50
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 0 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kuvvet 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Gölge 1 1 0 100
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT2

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AAA 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
188,880 251,400 6 32 326 574 163256

Puanı Hesaplanan: 33 380 672 188307

Katılımlar: 6 34 398 696 195879

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 20 11,00 28 25,83 24,31 18,89

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 3,42 3,85 2,63

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,96 1,79 1,47

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,79 2,37 1,98

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 0,50 10 4,25 4,12 3,55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 10 5,50 28 12,42 12,12 9,63

Matematik-1 30 0 1 -0,25 -1 11,17 8,63 6,27

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,08 0,99 0,78

TYT Matematik 40 0 1 -0,25 -1 12,25 9,62 7,05

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 1,58 1,16 0,66

Kimya 7 0 0 0,00 0 3,50 2,27 1,46

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 1,25 1,49 1,13

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 6,33 4,93 3,24

Toplam: 120 24 32 16,00 13 56,83 50,98 38,81

TYT Türkçe becddcBE  dBDbd CDCECeedbCDCdaDe baedDDC

Cevap Anahtarı A ADBBADBECEABDABECDCECAAEACDCCBDCCECBADDC

TYT Sosyal cBCbcCdbBbBaeACd  cA     

Cevap Anahtarı A DBCAECADBEBEAACBDCAAABBCD

TYT Matematik                     a                   

Cevap Anahtarı A DEABACBDBBADADBAECBBCCACCEBDECDCAABAEEAD

TYT Fen  d                  

Cevap Anahtarı A BCDDAEDCBBEBDEDCABED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 0 2 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 12 6 6 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 7 1 6 14
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 0 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Paragrafın Konusu 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Yer ve Zaman 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Güncel Dinî Meseleler 1 0 1 0
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0
Din ve İslam 1 0 1 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 2 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 2 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 0 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Kuvvet 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Gölge 1 0 0 0
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT2

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHSEN 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
327,650 251,400 4 10 101 136 30635

Puanı Hesaplanan: 33 380 672 188307

Katılımlar: 6 34 398 696 195879

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 25,83 24,31 18,89

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,42 3,85 2,63

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,96 1,79 1,47

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,79 2,37 1,98

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,25 4,12 3,55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 12,42 12,12 9,63

Matematik-1 30 8 4 7,00 23 11,17 8,63 6,27

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,08 0,99 0,78

TYT Matematik 40 8 4 7,00 18 12,25 9,62 7,05

Fizik 7 3 2 2,50 36 1,58 1,16 0,66

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,50 2,27 1,46

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 1,25 1,49 1,13

TYT Fen 20 10 3 9,25 46 6,33 4,93 3,24

Toplam: 120 67 17 62,75 52 56,83 50,98 38,81

TYT Türkçe BBADBaDbeBDeBECDCECAAEACDCCdDCCdCBADDCCE

Cevap Anahtarı B BBADBEDAABDABECDCECAAEACDCCBDCCECBADDCCE

TYT Sosyal CAaDB BECdcACEeCAADB     

Cevap Anahtarı B CAEDBDBECAAACEBCAADBBCDBA

TYT Matematik  BbaBb DA A      a  A   BD              

Cevap Anahtarı B ABACBDEDADADBAECBBCCACCEBDECBBAABAEEADCD

TYT Fen Da EeC BcBDECB   D  

Cevap Anahtarı B DDAEDCBBEBDECBABEDCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 1 1 50
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 12 10 2 83
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 7 6 1 86
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Yer ve Zaman 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 2 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 0 1 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 2 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Sayı Problemleri 3 2 0 67
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 0 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kuvvet 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Gölge 1 1 0 100
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT2

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DİLARA DAĞISTANLI 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
331,550 251,400 3 8 96 129 28519

Puanı Hesaplanan: 33 380 672 188307

Katılımlar: 6 34 398 696 195879

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 25,83 24,31 18,89

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,42 3,85 2,63

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,96 1,79 1,47

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,79 2,37 1,98

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,25 4,12 3,55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 12,42 12,12 9,63

Matematik-1 30 16 7 14,25 48 11,17 8,63 6,27

Geometri 10 2 1 1,75 18 1,08 0,99 0,78

TYT Matematik 40 18 8 16,00 40 12,25 9,62 7,05

Fizik 7 2 5 0,75 11 1,58 1,16 0,66

Kimya 7 4 3 3,25 46 3,50 2,27 1,46

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 1,25 1,49 1,13

TYT Fen 20 7 11 4,25 21 6,33 4,93 3,24

Toplam: 120 72 32 64,00 53 56,83 50,98 38,81

TYT Türkçe BBADeaDAdBbABECDCEaeAEACDeCBDCCECaADDCCE

Cevap Anahtarı B BBADBEDAABDABECDCECAAEACDCCBDCCECBADDCCE

TYT Sosyal eAEDBbBECbcACcBCAADB     

Cevap Anahtarı B CAEDBDBECAAACEBCAADBBCDBA

TYT Matematik  BACBDEDAce a ECB Cbd CaBDd  B   A E   b

Cevap Anahtarı B ABACBDEDADADBAECBBCCACCEBDECBBAABAEEADCD

TYT Fen DaAaebcccBDdCBbdcD  

Cevap Anahtarı B DDAEDCBBEBDECBABEDCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 2 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 12 10 2 83
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 7 6 1 86
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 1 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Yer ve Zaman 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 2 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 2 1 0 50
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Sayı Problemleri 3 1 2 33
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 1 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 1 0 100
Prizmalar 2 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 1 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kuvvet 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Gölge 1 0 1 0
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT2

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EBRAR KOÇ 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
387,313 251,400 1 1 33 39 7572

Puanı Hesaplanan: 33 380 672 188307

Katılımlar: 6 34 398 696 195879

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 25,83 24,31 18,89

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,42 3,85 2,63

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,96 1,79 1,47

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,79 2,37 1,98

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,25 4,12 3,55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 12,42 12,12 9,63

Matematik-1 30 19 2 18,50 62 11,17 8,63 6,27

Geometri 10 3 1 2,75 28 1,08 0,99 0,78

TYT Matematik 40 22 3 21,25 53 12,25 9,62 7,05

Fizik 7 5 2 4,50 64 1,58 1,16 0,66

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,50 2,27 1,46

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 1,25 1,49 1,13

TYT Fen 20 15 5 13,75 69 6,33 4,93 3,24

Toplam: 120 87 18 82,50 69 56,83 50,98 38,81

TYT Türkçe ADBBADBECEABbABECDCECeAEbCDCCBDCbcCBADDC

Cevap Anahtarı A ADBBADBECEABDABECDCECAAEACDCCBDCCECBADDC

TYT Sosyal DaCAEedbBEBaAACBDCAA     

Cevap Anahtarı A DBCAECADBEBEAACBDCAAABBCD

TYT Matematik DE BACBcBBb A  A CBBC A C BDE Db     E D

Cevap Anahtarı A DEABACBDBBADADBAECBBCCACCEBDECDCAABAEEAD

TYT Fen BdDcAEDCBBcBDEDeABcD

Cevap Anahtarı A BCDDAEDCBBEBDEDCABED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 2 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 12 11 1 92
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 7 5 2 71
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
Yer ve Zaman 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 2 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 1 1 50
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 2 2 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Sayı Problemleri 3 2 0 67
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Açılar 1 0 1 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma ve Birbirini Tutma 1 1 0 100
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kuvvet 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Gölge 1 1 0 100
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT2

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HATİCE ERYILMAZ 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
271,583 251,400 5 24 161 272 75864

Puanı Hesaplanan: 33 380 672 188307

Katılımlar: 6 34 398 696 195879

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 11 20,25 51 25,83 24,31 18,89

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 3,42 3,85 2,63

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,96 1,79 1,47

Felsefe 5 2 1 1,75 35 2,79 2,37 1,98

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,25 4,12 3,55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 2 12,50 63 12,42 12,12 9,63

Matematik-1 30 10 5 8,75 29 11,17 8,63 6,27

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,08 0,99 0,78

TYT Matematik 40 10 5 8,75 22 12,25 9,62 7,05

Fizik 7 1 4 0,00 0 1,58 1,16 0,66

Kimya 7 2 1 1,75 25 3,50 2,27 1,46

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 1,25 1,49 1,13

TYT Fen 20 4 7 2,25 11 6,33 4,93 3,24

Toplam: 120 50 25 43,75 36 56,83 50,98 38,81

TYT Türkçe bD BADBb  ccc cE DCECeAcbCDaCBDe ECBADDC

Cevap Anahtarı A ADBBADBECEABDABECDCECAAEACDCCBDCCECBADDC

TYT Sosyal D CA e DBEBc A BDCAA     

Cevap Anahtarı A DBCAECADBEBEAACBDCAAABBCD

TYT Matematik D  B CB   baA  AEa BC     Bcc           

Cevap Anahtarı A DEABACBDBBADADBAECBBCCACCEBDECDCAABAEEAD

TYT Fen cda Ac CdB    e  B e

Cevap Anahtarı A BCDDAEDCBBEBDEDCABED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 1 0 50
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 12 9 3 75
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 7 4 3 57
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 0 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
Yer ve Zaman 1 0 0 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 2 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 2 1 1 50
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Sayı Problemleri 3 0 1 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 1 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kuvvet 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Gölge 1 0 1 0
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT2

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KEMAL CEYHAN 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
356,215 251,400 2 4 69 88 17168

Puanı Hesaplanan: 33 380 672 188307

Katılımlar: 6 34 398 696 195879

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 10 27,50 69 25,83 24,31 18,89

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,42 3,85 2,63

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,96 1,79 1,47

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,79 2,37 1,98

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,25 4,12 3,55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 12,42 12,12 9,63

Matematik-1 30 20 5 18,75 63 11,17 8,63 6,27

Geometri 10 2 0 2,00 20 1,08 0,99 0,78

TYT Matematik 40 22 5 20,75 52 12,25 9,62 7,05

Fizik 7 3 4 2,00 29 1,58 1,16 0,66

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,50 2,27 1,46

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 1,25 1,49 1,13

TYT Fen 20 11 9 8,75 44 6,33 4,93 3,24

Toplam: 120 79 28 72,00 60 56,83 50,98 38,81

TYT Türkçe BeADccDAeBeAaEbDCECAAEACeCCBbCCcCBADDCCE

Cevap Anahtarı B BBADBEDAABDABECDCECAAEACDCCBDCCECBADDCCE

TYT Sosyal CAEDBbBEedcACEBCAADB     

Cevap Anahtarı B CAEDBDBECAAACEBCAADBBCDBA

TYT Matematik ABbeBDEDAcAe bECBBCCA C BDE  B   A E    

Cevap Anahtarı B ABACBDEDADADBAECBBCCACCEBDECBBAABAEEADCD

TYT Fen eaAceCBBEBbdCBbBcDeD

Cevap Anahtarı B DDAEDCBBEBDECBABEDCD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 2 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 12 10 2 83
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 7 6 1 86
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
Yer ve Zaman 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 2 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 1 1 50
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 2 1 1 50
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Sayı Problemleri 3 3 0 100
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 1 0 100
Prizmalar 2 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma ve Birbirini Tutma 1 1 0 100
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kuvvet 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Gölge 1 0 1 0
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT2

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BEYZA COŞKUN 0  MB

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
269,658 251,400 3 25 165 279 77971

Puanı Hesaplanan: 33 380 672 188307

Katılımlar: 6 34 398 696 195879

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 7 28,25 71 23,04 24,31 18,89

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 4,04 3,85 2,63

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,42 1,79 1,47

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,83 2,37 1,98

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,50 4,12 3,55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 11,79 12,12 9,63

Matematik-1 30 3 2 2,50 8 4,79 8,63 6,27

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,04 0,99 0,78

TYT Matematik 40 3 2 2,50 6 4,75 9,62 7,05

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,08 1,16 0,66

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,25 2,27 1,46

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 0,42 1,49 1,13

TYT Fen 20 0 4 -1,00 -5 0,75 4,93 3,24

Toplam: 120 48 18 43,50 36 40,33 50,98 38,81

TYT Türkçe ADcBAbBE EeB A ECDCbCAAEACDCCBDeCECBAbaC

Cevap Anahtarı A ADBBADBECEABDABECDCECAAEACDCCBDCCECBADDC

TYT Sosyal DBCAEedbBEBacACBDCAA     

Cevap Anahtarı A DBCAECADBEBEAACBDCAAABBCD

TYT Matematik                  a BC     B c           

Cevap Anahtarı A DEABACBDBBADADBAECBBCCACCEBDECDCAABAEEAD

TYT Fen   a    a         d c

Cevap Anahtarı A BCDDAEDCBBEBDEDCABED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 1 0 50
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 12 10 2 83
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 7 7 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
Yer ve Zaman 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 2 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 2 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 0 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kuvvet 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Gölge 1 0 0 0
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT2

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DERYA UYGUN 0  MB

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
178,053 251,400 6 33 341 603 170539

Puanı Hesaplanan: 33 380 672 188307

Katılımlar: 6 34 398 696 195879

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 11 15 7,25 18 23,04 24,31 18,89

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 4,04 3,85 2,63

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,42 1,79 1,47

Felsefe 5 0 1 -0,25 -5 1,83 2,37 1,98

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 4,50 4,12 3,55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 6 4 5,00 25 11,79 12,12 9,63

Toplam: 120 17 19 12,25 10 40,33 50,98 38,81

TYT Türkçe ADcaAbB     c e CcCabeA ACDCeeaa  e  b  

Cevap Anahtarı A ADBBADBECEABDABECDCECAAEACDCCBDCCECBADDC

TYT Sosyal DdC  d b E c   B C A     

Cevap Anahtarı A DBCAECADBEBEAACBDCAAABBCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 12 4 4 33
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 7 2 4 29
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 2 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Paragrafın Konusu 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
Yer ve Zaman 1 0 0 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Din ve İslam 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 2 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT2

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
FATMA GÜL AYCİCEK 0  MB

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
268,973 251,400 4 27 168 283 78775

Puanı Hesaplanan: 33 380 672 188307

Katılımlar: 6 34 398 696 195879

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 9 22,75 57 23,04 24,31 18,89

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 4,04 3,85 2,63

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 1,42 1,79 1,47

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,83 2,37 1,98

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,50 4,12 3,55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 18 1 17,75 89 11,79 12,12 9,63

Matematik-1 30 1 1 0,75 3 4,79 8,63 6,27

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,04 0,99 0,78

TYT Matematik 40 1 1 0,75 2 4,75 9,62 7,05

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,08 1,16 0,66

Kimya 7 1 1 0,75 11 0,25 2,27 1,46

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,42 1,49 1,13

TYT Fen 20 2 1 1,75 9 0,75 4,93 3,24

Toplam: 120 46 12 43,00 36 40,33 50,98 38,81

TYT Türkçe BdADeEDAcB   EaDCECdAEACDaCBDe cCBADbC  

Cevap Anahtarı B BBADBEDAABDABECDCECAAEACDCCBDCCECBADDCCE

TYT Sosyal CAEDBDBEC dACEBCAADB     

Cevap Anahtarı B CAEDBDBECAAACEBCAADBBCDBA

TYT Matematik         e   B                           

Cevap Anahtarı B ABACBDEDADADBAECBBCCACCEBDECBBAABAEEADCD

TYT Fen          d  C    D  

Cevap Anahtarı B DDAEDCBBEBDECBABEDCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 12 9 3 75
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 7 6 1 86
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 1 1 33
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Yer ve Zaman 1 0 0 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 2 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 2 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 0 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Kuvvet 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Gölge 1 0 0 0
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT2

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HÜSEYİN DEMİRCİ 0  MB

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
251,925 251,400 5 29 188 341 98792

Puanı Hesaplanan: 33 380 672 188307

Katılımlar: 6 34 398 696 195879

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 16 20,00 50 23,04 24,31 18,89

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 4,04 3,85 2,63

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,42 1,79 1,47

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,83 2,37 1,98

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,50 4,12 3,55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 7 10,25 51 11,79 12,12 9,63

Matematik-1 30 7 3 6,25 21 4,79 8,63 6,27

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,04 0,99 0,78

TYT Matematik 40 7 3 6,25 16 4,75 9,62 7,05

Fizik 7 1 1 0,75 11 0,08 1,16 0,66

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 0,25 2,27 1,46

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 0,42 1,49 1,13

TYT Fen 20 2 5 0,75 4 0,75 4,93 3,24

Toplam: 120 45 31 37,25 31 40,33 50,98 38,81

TYT Türkçe ccAbeEDAeBDAeECDCECAeEdCDeCBcCadCaAbcCaE

Cevap Anahtarı B BBADBEDAABDABECDCECAAEACDCCBDCCECBADDCCE

TYT Sosyal eAEDBbaEe cAbbBCAADB     

Cevap Anahtarı B CAEDBDBECAAACEBCAADBBCDBA

TYT Matematik  BAa    cc  B       A   BD   B          

Cevap Anahtarı B ABACBDEDADADBAECBBCCACCEBDECBBAABAEEADCD

TYT Fen a A    d d    b aD  

Cevap Anahtarı B DDAEDCBBEBDECBABEDCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 1 1 50
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 12 8 4 67
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 7 4 3 57
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 0 3 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 1 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
Yer ve Zaman 1 0 0 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 2 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 2 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Sayı Problemleri 3 2 0 67
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 0 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kuvvet 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Gölge 1 0 0 0
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT2

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İSMAİL KAYMAZ 0  MB

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
317,415 251,400 1 13 113 156 36674

Puanı Hesaplanan: 33 380 672 188307

Katılımlar: 6 34 398 696 195879

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 8 28,00 70 23,04 24,31 18,89

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 4,04 3,85 2,63

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,42 1,79 1,47

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,83 2,37 1,98

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,50 4,12 3,55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 11,79 12,12 9,63

Matematik-1 30 16 5 14,75 49 4,79 8,63 6,27

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 -0,04 0,99 0,78

TYT Matematik 40 16 6 14,50 36 4,75 9,62 7,05

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,08 1,16 0,66

Kimya 7 2 2 1,50 21 0,25 2,27 1,46

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 0,42 1,49 1,13

TYT Fen 20 4 4 3,00 15 0,75 4,93 3,24

Toplam: 120 65 23 59,25 49 40,33 50,98 38,81

TYT Türkçe BBADBcDbdaDAc aDCEaAAEACDCCBDCCEeBADDC E

Cevap Anahtarı B BBADBEDAABDABECDCECAAEACDCCBDCCECBADDCCE

TYT Sosyal CAEDBcBEedAAbcBCAADB     

Cevap Anahtarı B CAEDBDBECAAACEBCAADBBCDBA

TYT Matematik ABAaBDEDbe   A bB Cb  C BDE BB   c      

Cevap Anahtarı B ABACBDEDADADBAECBBCCACCEBDECBBAABAEEADCD

TYT Fen        a d  CBAdcD  

Cevap Anahtarı B DDAEDCBBEBDECBABEDCD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 1 0 50
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 12 12 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 7 7 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
Yer ve Zaman 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 2 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 2 1 1 50
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Sayı Problemleri 3 1 1 33
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 1 0
Prizmalar 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 0 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Kuvvet 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Gölge 1 0 0 0
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT2

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİSANUR USLU 0  MB

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
279,025 251,400 2 20 149 246 67977

Puanı Hesaplanan: 33 380 672 188307

Katılımlar: 6 34 398 696 195879

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 4 32,00 80 23,04 24,31 18,89

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 4,04 3,85 2,63

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,42 1,79 1,47

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,83 2,37 1,98

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 4,50 4,12 3,55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 7 10,25 51 11,79 12,12 9,63

Matematik-1 30 5 2 4,50 15 4,79 8,63 6,27

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,04 0,99 0,78

TYT Matematik 40 5 2 4,50 11 4,75 9,62 7,05

Toplam: 120 50 13 46,75 39 40,33 50,98 38,81

TYT Türkçe BBADBEDAbBD cECDCECeAEACDCCBDCCbCBADDC  

Cevap Anahtarı B BBADBEDAABDABECDCECAAEACDCCBDCCECBADDCCE

TYT Sosyal CAEeBbBEddeACceC ADB     

Cevap Anahtarı B CAEDBDBECAAACEBCAADBBCDBA

TYT Matematik  BA c  D         BC d                   

Cevap Anahtarı B ABACBDEDADADBAECBBCCACCEBDECBBAABAEEADCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 12 11 1 92
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 7 6 1 86
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
Yer ve Zaman 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Din ve İslam 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 2 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 2 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Sayı Problemleri 3 0 1 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT2

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER ÖZDEMİR 0  ME

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
330,295 251,400 1 9 97 130 29213

Puanı Hesaplanan: 33 380 672 188307

Katılımlar: 1 34 398 696 195879

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 4 33,00 83 33,00 24,31 18,89

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,75 3,85 2,63

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,25 1,79 1,47

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,75 2,37 1,98

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,75 4,12 3,55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63 12,50 12,12 9,63

Matematik-1 30 18 7 16,25 54 16,25 8,63 6,27

Geometri 10 1 2 0,50 5 0,50 0,99 0,78

TYT Matematik 40 19 9 16,75 42 16,75 9,62 7,05

Fizik 7 2 1 1,75 25 1,75 1,16 0,66

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 -0,25 2,27 1,46

Biyoloji 6 1 4 0,00 0 0,00 1,49 1,13

TYT Fen 20 3 6 1,50 8 1,50 4,93 3,24

Toplam: 120 70 25 63,75 53 63,75 50,98 38,81

TYT Türkçe BBADBEDAABe cdCDCECAAcACDCCBDCCECBADDC E

Cevap Anahtarı B BBADBEDAABDABECDCECAAEACDCCBDCCECBADDCCE

TYT Sosyal CbEDBaBEedcACEBCdADB     

Cevap Anahtarı B CAEDBDBECAAACEBCAADBBCDBA

TYT Matematik  BACBDEDbDA dbEa BCaA CdBDE Ba d A     b

Cevap Anahtarı B ABACBDEDADADBAECBBCCACCEBDECBBAABAEEADCD

TYT Fen Da    B     e cd beD

Cevap Anahtarı B DDAEDCBBEBDECBABEDCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 12 11 1 92
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 7 6 1 86
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
Yer ve Zaman 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Din ve İslam 1 0 1 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 2 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 2 0 2 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Sayı Problemleri 3 2 1 67
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 1 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 1 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 1 0 100
Prizmalar 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma ve Birbirini Tutma 1 1 0 100
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kuvvet 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Gölge 1 0 0 0
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT2

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EREN YÖRÜK 0 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
278,943 251,400 1 21 150 247 68054

Puanı Hesaplanan: 33 380 672 188307

Katılımlar: 1 34 398 696 195879

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 15 21,25 53 21,25 24,31 18,89

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 5,00 3,85 2,63

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,25 1,79 1,47

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,25 2,37 1,98

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 5,00 4,12 3,55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63 12,50 12,12 9,63

Matematik-1 30 14 9 11,75 39 11,75 8,63 6,27

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 0,99 0,78

TYT Matematik 40 14 9 11,75 29 11,75 9,62 7,05

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 -0,50 1,16 0,66

Kimya 7 1 2 0,50 7 0,50 2,27 1,46

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 0,75 1,49 1,13

TYT Fen 20 2 5 0,75 4 0,75 4,93 3,24

Toplam: 120 55 35 46,25 39 46,25 50,98 38,81

TYT Türkçe bDceADBEeEeccbcEbDCECAAEACDCedDCdcCBAbDC

Cevap Anahtarı A ADBBADBECEABDABECDCECAAEACDCCBDCCECBADDC

TYT Sosyal DBCAEebbBEdacACBDCAA     

Cevap Anahtarı A DBCAECADBEBEAACBDCAAABBCD

TYT Matematik DEABbCB ec DADaAbb dCa  b BDE           

Cevap Anahtarı A DEABACBDBBADADBAECBBCCACCEBDECDCAABAEEAD

TYT Fen   c   bC   db     dD

Cevap Anahtarı A BCDDAEDCBBEBDEDCABED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 0 2 0
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 12 8 4 67
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 7 5 2 71
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
Yer ve Zaman 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 2 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 1 1 50
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 2 1 1 50
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 1 50
Sayı Problemleri 3 1 1 33
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 0 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kuvvet 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Gölge 1 0 0 0
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0
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