
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KÜTAHYA TAVŞANLI TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ TYT 3. KURUMSAL DENEME SINAVI 40 40 40 5830

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 18,4413,82 14,98 2,52 1,32 2,19 1,67 1,25 1,35 1,82 1,18 1,53 3,62 0,51 3,49 0,01 0,01 0,00 6,43 3,41 5,58 0,52 0,57 0,37 1,58 1,46 1,22 1,90 0,85 1,69 1,52 1,04 1,26 40,0325,42 33,66 234,800

Okul Ortalaması 19,9314,93 16,19 2,88 1,48 2,51 2,20 1,38 1,86 2,50 1,15 2,21 3,83 0,48 3,71 0,00 0,00 0,00 8,93 3,88 7,96 0,70 0,75 0,51 2,03 1,38 1,68 2,85 0,58 2,71 2,15 1,15 1,86 48,0027,16 41,20 260,920

KATILIMLAR

1 0 ECEM SILA AY -M 35 5 33,75 5 0 5,00 1 0 1,00 4 1 3,75 3 2 2,50 21 5 19,75 2 0 2,00 5 2 4,50 6 1 5,75 6 0 6,00 88 16 84,00 391,943 74

2 0 SENA BALI   26 13 22,75 4 1 3,75 5 0 5,00 5 0 5,00 5 0 5,00 20 6 18,50 5 2 4,50 4 3 3,25 5 2 4,50 4 2 3,50 83 29 75,75 368,258 181

3 0 DİLARA DAĞISTANLI -M 26 14 22,50 3 2 2,50 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 19 5 17,75 3 3 2,25 5 1 4,75 7 0 7,00 3 3 2,25 79 30 71,50 355,565 261

4 0 HACER   26 14 22,50 4 1 3,75 5 0 5,00 2 3 1,25 5 0 5,00 18 6 16,50 2 6 0,50 7 0 7,00 6 1 5,75 4 2 3,50 79 33 70,75 353,390 283

5 0 SUAT KAHRAMAN   22 16 18,00 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 18 7 16,25 3 3 2,25 7 0 7,00 7 0 7,00 4 2 3,50 77 32 69,00 348,740 325

6 0 KAYRA -M 29 11 26,25 5 0 5,00 4 0 4,00 5 0 5,00 5 0 5,00 11 3 10,25 6 1 5,75 7 0 7,00 1 3 0,25 73 18 68,50 345,978 344

7 0 SÜMEYYE -MA 24 16 20,00 4 0 4,00 3 0 3,00 2 1 1,75 5 0 5,00 13 4 12,00 5 1 4,75 6 1 5,75 6 1 5,75 6 0 6,00 74 24 68,00 345,460 348

8 0 BÜŞRA   22 16 18,00 4 1 3,75 2 2 1,50 4 1 3,75 5 0 5,00 17 7 15,25 4 2 3,50 4 3 3,25 6 0 6,00 6 0 6,00 74 32 66,00 339,590 397

9 0 KEMAL C -MA 28 10 25,50 4 1 3,75 3 2 2,50 4 1 3,75 4 1 3,75 17 3 16,25 1 1 0,75 1 5 -0,25 6 1 5,75 4 2 3,50 72 27 65,25 336,100 417

10 0 BİRSU KARADAYI -M 24 13 20,75 4 1 3,75 3 2 2,50 2 2 1,50 5 0 5,00 19 4 18,00 0 1 -0,25 5 2 4,50 4 3 3,25 4 2 3,50 70 30 62,50 328,503 515

11 0 İSMAİL KAYMAZ -MB 29 10 26,50 3 2 2,50 5 0 5,00 2 3 1,25 5 0 5,00 12 4 11,00 1 1 0,75 1 1 0,75 2 0 2,00 6 0 6,00 66 21 60,75 322,370 593

12 0 SEHER SAVAŞ   22 15 18,25 1 3 0,25 2 0 2,00 3 2 2,50 5 0 5,00 18 2 17,50 3 3 2,25 7 0 7,00 4 2 3,50 65 27 58,25 316,053 692

13 0 ECEM   29 9 26,75 5 0 5,00 1 2 0,50 4 1 3,75 4 1 3,75 10 2 9,50 1 2 0,50 2 2 1,50 4 1 3,75 4 2 3,50 64 22 58,50 315,543 702

14 0 SEVGİ SEVİNÇ -M 26 8 24,00 4 1 3,75 4 1 3,75 3 2 2,50 5 0 5,00 12 3 11,25 3 1 2,75 4 2 3,50 2 1 1,75 63 19 58,25 315,115 707

15 0 SENA UYGUN   28 11 25,25 3 1 2,75 2 1 1,75 3 2 2,50 4 1 3,75 15 3 14,25 2 3 1,25 3 0 3,00 2 3 1,25 62 25 55,75 307,303 848

16 0 EREN YÖRÜK -MB 26 14 22,50 4 1 3,75 4 1 3,75 2 3 1,25 5 0 5,00 15 11 12,25 3 1 2,75 1 0 1,00 2 2 1,50 62 33 53,75 301,610 945

17 0 ECE M   26 13 22,75 2 2 1,50 0 1 -0,25 3 0 3,00 5 0 5,00 12 2 11,50 0 1 -0,25 2 2 1,50 5 1 4,75 3 2 2,50 58 24 52,00 296,433 1067

18 0 ALİ A   16 16 12,00 3 2 2,50 2 1 1,75 4 1 3,75 5 0 5,00 12 3 11,25 4 2 3,50 4 0 4,00 2 1 1,75 52 26 45,50 278,220 1496

19 0 HÜSEYİN DEMİRCİ   24 15 20,25 4 1 3,75 2 3 1,25 2 3 1,25 5 0 5,00 9 5 7,75 1 1 0,75 1 1 0,75 3 0 3,00 51 29 43,75 271,673 1716

20 0 HAVVANUR SAOTAY -M 26 14 22,50 3 2 2,50 2 3 1,25 2 2 1,50 5 0 5,00 7 6 5,50 0 2 -0,50 2 0 2,00 2 0 2,00 49 29 41,75 265,300 1915

21 0 SÜMEYYE -M 26 13 22,75 4 1 3,75 3 2 2,50 4 1 3,75 5 0 5,00 3 9 0,75 1 3 0,25 2 1 1,75 2 3 1,25 50 33 41,75 265,258 1917

22 0 NİSANUR USLU -MB 23 14 19,50 3 2 2,50 2 3 1,25 3 2 2,50 4 0 4,00 9 1 8,75 1 0 1,00 1 0 1,00 46 22 40,50 261,855 2046

23 0 MK -MB 24 13 20,75 2 3 1,25 4 0 4,00 3 1 2,75 5 0 5,00 1 0 1,00 2 0 2,00 1 1 0,75 42 18 37,50 252,703 2387

24 0 TARIK -M 19 17 14,75 2 3 1,25 2 0 2,00 3 1 2,75 4 0 4,00 11 3 10,25 1 0 1,00 42 24 36,00 248,843 2542

25 0 NUR -M 21 17 16,75 2 2 1,50 2 0 2,00 2 2 1,50 5 0 5,00 6 5 4,75 0 1 -0,25 2 0 2,00 1 0 1,00 1 3 0,25 42 30 34,50 244,143 2716

26 0 HATİCE ERYILMAZ -MA 15 18 10,50 4 0 4,00 1 1 0,75 2 1 1,75 5 0 5,00 9 4 8,00 0 1 -0,25 1 2 0,50 2 4 1,00 1 3 0,25 40 34 31,50 235,835 3013

27 0 E   23 14 19,50 3 2 2,50 1 3 0,25 3 2 2,50 4 1 3,75 4 8 2,00 1 1 0,75 39 31 31,25 233,870 3080

28 0 KÜBRA ÜZÜM -MB 22 15 18,25 1 2 0,50 1 2 0,50 1 1 0,75 4 0 4,00 3 2 2,50 1 1 0,75 33 23 27,25 221,953 3516

29 0 FATMA GÜL AYÇİÇEK -MB 11 12 8,00 2 3 1,25 2 3 1,25 4 1 3,75 3 2 2,50 6 1 5,75 0 1 -0,25 1 0 1,00 2 1 1,75 31 24 25,00 216,560 3704
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Genel Ortalama 18,4413,82 14,98 2,52 1,32 2,19 1,67 1,25 1,35 1,82 1,18 1,53 3,62 0,51 3,49 0,01 0,01 0,00 6,43 3,41 5,58 0,52 0,57 0,37 1,58 1,46 1,22 1,90 0,85 1,69 1,52 1,04 1,26 40,0325,42 33,66 234,800

Okul Ortalaması 19,9314,93 16,19 2,88 1,48 2,51 2,20 1,38 1,86 2,50 1,15 2,21 3,83 0,48 3,71 0,00 0,00 0,00 8,93 3,88 7,96 0,70 0,75 0,51 2,03 1,38 1,68 2,85 0,58 2,71 2,15 1,15 1,86 48,0027,16 41,20 260,920

KATILIMLAR

30 0 SUDENAZ DEMİREL   13 12 10,00 3 4 2,00 6 0 6,00 3 2 2,50 25 18 20,50 203,030 4189

31 0 D BECKHAM -MA 17 18 12,50 3 2 2,50 1 1 0,75 3 2 2,50 1 5 -0,25 2 2 1,50 27 30 19,50 199,315 4326

32 0 HATİCE  K -M 11 15 7,25 3 2 2,50 1 3 0,25 1 1 0,75 2 2 1,50 5 3 4,25 0 3 -0,75 0 2 -0,50 3 1 2,75 1 2 0,50 27 34 18,50 197,038 4409

33 0 ASLAN AKBEY -M 10 30 2,50 3 2 2,50 3 2 2,50 5 0 5,00 4 1 3,75 0 8 -2,00 1 2 0,50 26 45 14,75 186,220 4740

34 0 AABARIŞ MANÇO -MG 5 20 0,00 3 2 2,50 3 2 2,50 5 0 5,00 4 1 3,75 2 6 0,50 22 31 14,25 185,035 4767

35 0 RONALDO -M 8 9 5,75 1 2 0,50 0 2 -0,50 3 0 3,00 1 1 0,75 13 14 9,50 169,973 5119

36 0 SZYMANSKİ -MB 5 20 0,00 3 2 2,50 1 4 0,00 4 1 3,75 1 2 0,50 14 29 6,75 162,385 5235

37 0 MUHARREM ESEN -MB 10 26 3,50 10 26 3,50 152,115 5408

38 0 A KADİR KÖSE   4 3 3,25 0 1 -0,25 0 1 -0,25 3 8 1,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 7 15 3,25 151,373 5414

39 0 AYŞE ACAR -M 8 26 1,50 2 1 1,75 1 2 0,50 0 2 -0,50 0 3 -0,75 0 4 -1,00 11 38 1,50 146,335 5462

40 0 PİCARDİ -MB 8 32 0,00 1 4 0,00 2 3 1,25 0 1 -0,25 11 40 1,00
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