
SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 3. KURUMSAL DENEME SINAVI

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
A KADİR KÖSE 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
151,373 234,800 13 38 38 38 5414

Puanı Hesaplanan: 39 39 39 5539

Katılımlar: 13 40 40 40 5830

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 4 3 3,25 8 18,40 16,19 14,98

Tarih-1 5 0 1 -0,25 -5 2,54 2,51 2,19

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 1,71 1,86 1,35

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,54 2,21 1,53

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 3,85 3,71 3,49

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 0 2 -0,50 -3 10,63 10,28 8,57

Matematik-1 30 3 8 1,00 3 10,87 7,96 5,58

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,85 0,51 0,37

TYT Matematik 40 3 8 1,00 3 11,71 8,47 5,95

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 2,54 1,68 1,22

Kimya 7 0 0 0,00 0 4,04 2,71 1,69

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 2,69 1,86 1,26

TYT Fen 20 0 2 -0,50 -3 9,27 6,25 4,18

Toplam: 120 7 15 3,25 3 50,02 41,19 33,68

TYT Türkçe  E     b   C      C  D  b   e           

Cevap Anahtarı B BECDCEBCEDACEDEACCCAADBBACDEBBEBDEADBEAC

TYT Sosyal  d     c                 

Cevap Anahtarı B DAEDCDBAECABACEBCCEEEBCCD

TYT Matematik D dde     b   b   b   Cc   d B          

Cevap Anahtarı B DABEBADEAEEDBEDACEACBBCACACBCBAAAEBCDACA

TYT Fen      b         c    

Cevap Anahtarı B CECDCEBCBDEBADCDCDBE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 0 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Fiilimsiler 1 0 0 0
Ses Olayları 1 0 0 0
Yazım Kuralları 2 1 0 50
Noktalama İşaretleri 2 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 12 1 2 8
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 1 0 0 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’daki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 0 0
İslamiyet’in doğuşu sırasında Arap Yarımadası, Asya, Avrupa ve Afrika’nın genel durumunu açıklar. 1 0 0 0
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 1 0 0 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 0 0
Türkiye'de Bitkiler 1 0 0 0
Türkiye'de Göçlerin Nedenleri, Sonuçları ve Mekansal Etkileri 1 0 0 0
İklim Elemanları / Yağış 1 0 0 0
Yerleşme Dokuları ve Tipleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 0 0 0
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 0 0 0
İslam'da ibadetlerin yapılış amacını ve önemini fark eder. 1 0 0 0
İman ve İslam kavramları arasındaki ilişkiyi fark eder. 1 0 0 0
İslam dininin kültür, sanat ve düşünce üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 1 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 1 0 33
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 2 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0
Sayı Problemleri 1 0 0 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 0 0 0
Öklit Bağıntıları 1 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Ortalama hız kavramını açıklar. 1 0 0 0
Dalgaları taşıdığı enerjiye ve titreşim doğrultusuna göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Küresel aynalarda odak noktası, merkez, tepe noktası ve asal eksen kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Enerjinin bir biçimden diğer bir biçime (mekanik, ısı, ışık, ses gibi) dönüşümünde toplam enerjinin korunduğu çıkarımını yapar.1 0 0 0
Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 3. KURUMSAL DENEME SINAVI

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ A 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
278,220 234,800 9 18 18 18 1496

Puanı Hesaplanan: 39 39 39 5539

Katılımlar: 13 40 40 40 5830

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 16 12,00 30 18,40 16,19 14,98

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,54 2,51 2,19

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,71 1,86 1,35

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,54 2,21 1,53

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,85 3,71 3,49

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 10,63 10,28 8,57

Matematik-1 30 12 3 11,25 38 10,87 7,96 5,58

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,85 0,51 0,37

TYT Matematik 40 12 3 11,25 28 11,71 8,47 5,95

Fizik 7 4 2 3,50 50 2,54 1,68 1,22

Kimya 7 4 0 4,00 57 4,04 2,71 1,69

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 2,69 1,86 1,26

TYT Fen 20 10 3 9,25 46 9,27 6,25 4,18

Toplam: 120 52 26 45,50 38 50,02 41,19 33,68

TYT Türkçe C daeCBd  dADEdCdcABb Cca B C eBc eEACda

Cevap Anahtarı A CBECDCBEDECADECCAEABDACBEABDCEDBBADEACBE

TYT Sosyal CcDbE E DbACEAaECEBC     

Cevap Anahtarı A CDDAECEBDAACEABECEBCDCBEC

TYT Matematik DE AcE  EB    E DaB CAC     c           

Cevap Anahtarı A DEEADEABEBADAAECDEBACACCBBCBBCCBADCAAAEA

TYT Fen bCDC CdDC  A BD d  D

Cevap Anahtarı A ECDCBCEDCEBADBDCEBCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 2 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Fiilimsiler 1 0 0 0
Ses Olayları 1 0 0 0
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 12 5 3 42
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 2 0
Paragrafın Yorumlanması 1 0 0 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 2 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’daki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100
İslamiyet’in doğuşu sırasında Arap Yarımadası, Asya, Avrupa ve Afrika’nın genel durumunu açıklar. 1 0 1 0
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 0 0
Türkiye'de Bitkiler 1 1 0 100
Türkiye'de Göçlerin Nedenleri, Sonuçları ve Mekansal Etkileri 1 0 0 0
İklim Elemanları / Yağış 1 1 0 100
Yerleşme Dokuları ve Tipleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin yapılış amacını ve önemini fark eder. 1 1 0 100
İman ve İslam kavramları arasındaki ilişkiyi fark eder. 1 1 0 100
İslam dininin kültür, sanat ve düşünce üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyonun Tersi 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 2 2 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Permütasyon 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 1 0 0 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 0 0 0
Öklit Bağıntıları 1 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Ortalama hız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Dalgaları taşıdığı enerjiye ve titreşim doğrultusuna göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Küresel aynalarda odak noktası, merkez, tepe noktası ve asal eksen kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Enerjinin bir biçimden diğer bir biçime (mekanik, ısı, ışık, ses gibi) dönüşümünde toplam enerjinin korunduğu çıkarımını yapar.1 1 0 100
Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 3. KURUMSAL DENEME SINAVI

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BÜŞRA 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
339,590 234,800 4 8 8 8 397

Puanı Hesaplanan: 39 39 39 5539

Katılımlar: 13 40 40 40 5830

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 16 18,00 45 18,40 16,19 14,98

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,54 2,51 2,19

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,71 1,86 1,35

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,54 2,21 1,53

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,85 3,71 3,49

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 10,63 10,28 8,57

Matematik-1 30 17 7 15,25 51 10,87 7,96 5,58

Geometri 10 4 2 3,50 35 0,85 0,51 0,37

TYT Matematik 40 21 9 18,75 47 11,71 8,47 5,95

Fizik 7 4 3 3,25 46 2,54 1,68 1,22

Kimya 7 6 0 6,00 86 4,04 2,71 1,69

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 2,69 1,86 1,26

TYT Fen 20 16 3 15,25 76 9,27 6,25 4,18

Toplam: 120 74 32 66,00 55 50,02 41,19 33,68

TYT Türkçe CBcCDdBdc eA aCddEABcACadABDCcDeabDEACBb

Cevap Anahtarı A CBECDCBEDECADECCAEABDACBEABDCEDBBADEACBE

TYT Sosyal CDDcEaEBc cCEABECEBC     

Cevap Anahtarı A CDDAECEBDAACEABECEBCDCBEC

TYT Matematik DEEA EdcEBADA EdbEBcCd  aBC B dBb C  AE 

Cevap Anahtarı A DEEADEABEBADAAECDEBACACCBBCBBCCBADCAAAEA

TYT Fen EaDdBdEDCEBA BDCEBCD

Cevap Anahtarı A ECDCBCEDCEBADBDCEBCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Fiilimsiler 1 0 1 0
Ses Olayları 1 0 0 0
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri 2 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 12 8 4 67
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 2 0
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’daki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100
İslamiyet’in doğuşu sırasında Arap Yarımadası, Asya, Avrupa ve Afrika’nın genel durumunu açıklar. 1 1 0 100
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0
Türkiye'de Bitkiler 1 1 0 100
Türkiye'de Göçlerin Nedenleri, Sonuçları ve Mekansal Etkileri 1 1 0 100
İklim Elemanları / Yağış 1 0 1 0
Yerleşme Dokuları ve Tipleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin yapılış amacını ve önemini fark eder. 1 1 0 100
İman ve İslam kavramları arasındaki ilişkiyi fark eder. 1 1 0 100
İslam dininin kültür, sanat ve düşünce üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 1 50
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyonun Tersi 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 2 1 67
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 2 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 1 0
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0
Sayı Problemleri 1 0 0 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açıortay 1 0 1 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 1 0 50
Öklit Bağıntıları 1 1 0 100
Üçgenlerin Eşliği 1 0 1 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 1 0
Çokgenler 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Ortalama hız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Dalgaları taşıdığı enerjiye ve titreşim doğrultusuna göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Küresel aynalarda odak noktası, merkez, tepe noktası ve asal eksen kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Enerjinin bir biçimden diğer bir biçime (mekanik, ısı, ışık, ses gibi) dönüşümünde toplam enerjinin korunduğu çıkarımını yapar.1 0 1 0
Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 3. KURUMSAL DENEME SINAVI

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
E 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
233,870 234,800 11 27 27 27 3080

Puanı Hesaplanan: 39 39 39 5539

Katılımlar: 13 40 40 40 5830

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 14 19,50 49 18,40 16,19 14,98

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,54 2,51 2,19

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,71 1,86 1,35

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,54 2,21 1,53

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,85 3,71 3,49

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 8 9,00 45 10,63 10,28 8,57

Matematik-1 30 4 8 2,00 7 10,87 7,96 5,58

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,85 0,51 0,37

TYT Matematik 40 4 8 2,00 5 11,71 8,47 5,95

Fizik 7 0 0 0,00 0 2,54 1,68 1,22

Kimya 7 0 0 0,00 0 4,04 2,71 1,69

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 2,69 1,86 1,26

TYT Fen 20 1 1 0,75 4 9,27 6,25 4,18

Toplam: 120 39 31 31,25 26 50,02 41,19 33,68

TYT Türkçe CBcaDCB   CccadCAEABDdCaaeBDbdDBabDEACBE

Cevap Anahtarı A CBECDCBEDECADECCAEABDACBEABDCEDBBADEACBE

TYT Sosyal eDDdEdE cdACdAccCEBC     

Cevap Anahtarı A CDDAECEBDAACEABECEBCDCBEC

TYT Matematik ebdAbb e       Ca e   C      C          

Cevap Anahtarı A DEEADEABEBADAAECDEBACACCBBCBBCCBADCAAAEA

TYT Fen                   bD

Cevap Anahtarı A ECDCBCEDCEBADBDCEBCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Fiilimsiler 1 0 0 0
Ses Olayları 1 0 0 0
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri 2 0 2 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 12 7 5 58
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 2 0
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’daki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 1 0
İslamiyet’in doğuşu sırasında Arap Yarımadası, Asya, Avrupa ve Afrika’nın genel durumunu açıklar. 1 1 0 100
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0
Türkiye'de Bitkiler 1 1 0 100
Türkiye'de Göçlerin Nedenleri, Sonuçları ve Mekansal Etkileri 1 0 0 0
İklim Elemanları / Yağış 1 0 1 0
Yerleşme Dokuları ve Tipleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin yapılış amacını ve önemini fark eder. 1 1 0 100
İman ve İslam kavramları arasındaki ilişkiyi fark eder. 1 1 0 100
İslam dininin kültür, sanat ve düşünce üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Bölme Kuralları 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 1 0 33
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 2 1 1 50
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 1 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 1 0 0 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 0 0 0
Öklit Bağıntıları 1 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Ortalama hız kavramını açıklar. 1 0 0 0
Dalgaları taşıdığı enerjiye ve titreşim doğrultusuna göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Küresel aynalarda odak noktası, merkez, tepe noktası ve asal eksen kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Enerjinin bir biçimden diğer bir biçime (mekanik, ısı, ışık, ses gibi) dönüşümünde toplam enerjinin korunduğu çıkarımını yapar.1 0 0 0
Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 3. KURUMSAL DENEME SINAVI

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ECE M 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
296,433 234,800 8 17 17 17 1067

Puanı Hesaplanan: 39 39 39 5539

Katılımlar: 13 40 40 40 5830

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 13 22,75 57 18,40 16,19 14,98

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,54 2,51 2,19

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 1,71 1,86 1,35

Felsefe 5 3 0 3,00 60 2,54 2,21 1,53

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,85 3,71 3,49

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 3 9,25 46 10,63 10,28 8,57

Matematik-1 30 12 2 11,50 38 10,87 7,96 5,58

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 0,85 0,51 0,37

TYT Matematik 40 12 3 11,25 28 11,71 8,47 5,95

Fizik 7 2 2 1,50 21 2,54 1,68 1,22

Kimya 7 5 1 4,75 68 4,04 2,71 1,69

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 2,69 1,86 1,26

TYT Fen 20 10 5 8,75 44 9,27 6,25 4,18

Toplam: 120 58 24 52,00 43 50,02 41,19 33,68

TYT Türkçe B aDCcBCaedCEcEddCCcA*BBACDEBBbaeEADBEAC

Cevap Anahtarı B BECDCEBCEDACEDEACCCAADBBACDEBBEBDEADBEAC

TYT Sosyal b EDe    dA  CEBCCEE     

Cevap Anahtarı B DAEDCDBAECABACEBCCEEEBCCD

TYT Matematik e     DEA EcBED    CB C C  B   c        

Cevap Anahtarı B DABEBADEAEEDBEDACEACBBCACACBCBAAAEBCDACA

TYT Fen d  DCb CB aBADCe DcE

Cevap Anahtarı B CECDCEBCBDEBADCDCDBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Fiilimsiler 1 0 1 0
Ses Olayları 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri 2 0 2 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 12 8 4 67
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’daki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 1 0
İslamiyet’in doğuşu sırasında Arap Yarımadası, Asya, Avrupa ve Afrika’nın genel durumunu açıklar. 1 1 0 100
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 1 0 1 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0
Türkiye'de Bitkiler 1 0 0 0
Türkiye'de Göçlerin Nedenleri, Sonuçları ve Mekansal Etkileri 1 0 0 0
İklim Elemanları / Yağış 1 0 0 0
Yerleşme Dokuları ve Tipleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin yapılış amacını ve önemini fark eder. 1 1 0 100
İman ve İslam kavramları arasındaki ilişkiyi fark eder. 1 1 0 100
İslam dininin kültür, sanat ve düşünce üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 2 2 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 1 1 0 100
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 0 0 0
Öklit Bağıntıları 1 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 1 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Ortalama hız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Dalgaları taşıdığı enerjiye ve titreşim doğrultusuna göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Küresel aynalarda odak noktası, merkez, tepe noktası ve asal eksen kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Enerjinin bir biçimden diğer bir biçime (mekanik, ısı, ışık, ses gibi) dönüşümünde toplam enerjinin korunduğu çıkarımını yapar.1 0 1 0
Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 3. KURUMSAL DENEME SINAVI

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ECEM 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
315,543 234,800 6 13 13 13 702

Puanı Hesaplanan: 39 39 39 5539

Katılımlar: 13 40 40 40 5830

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 9 26,75 67 18,40 16,19 14,98

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,54 2,51 2,19

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,71 1,86 1,35

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,54 2,21 1,53

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,85 3,71 3,49

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 10,63 10,28 8,57

Matematik-1 30 10 2 9,50 32 10,87 7,96 5,58

Geometri 10 1 2 0,50 5 0,85 0,51 0,37

TYT Matematik 40 11 4 10,00 25 11,71 8,47 5,95

Fizik 7 2 2 1,50 21 2,54 1,68 1,22

Kimya 7 4 1 3,75 54 4,04 2,71 1,69

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,69 1,86 1,26

TYT Fen 20 10 5 8,75 44 9,27 6,25 4,18

Toplam: 120 64 22 58,50 49 50,02 41,19 33,68

TYT Türkçe CBcCD BEcECAaECddEABbAaaEeB CEDBBADEACBE

Cevap Anahtarı A CBECDCBEDECADECCAEABDACBEABDCEDBBADEACBE

TYT Sosyal CDDAE c eAACcABECbBC     

Cevap Anahtarı A CDDAECEBDAACEABECEBCDCBEC

TYT Matematik DEEAa         E DEB  AC      dd b C     

Cevap Anahtarı A DEEADEABEBADAAECDEBACACCBBCBBCCBADCAAAEA

TYT Fen EaD  e DCcBA  eCEdCD

Cevap Anahtarı A ECDCBCEDCEBADBDCEBCD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Fiilimsiler 1 0 1 0
Ses Olayları 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 12 10 2 83
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 0 0 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’daki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100
İslamiyet’in doğuşu sırasında Arap Yarımadası, Asya, Avrupa ve Afrika’nın genel durumunu açıklar. 1 1 0 100
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 0 0
Türkiye'de Bitkiler 1 0 1 0
Türkiye'de Göçlerin Nedenleri, Sonuçları ve Mekansal Etkileri 1 0 0 0
İklim Elemanları / Yağış 1 0 1 0
Yerleşme Dokuları ve Tipleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin yapılış amacını ve önemini fark eder. 1 0 1 0
İman ve İslam kavramları arasındaki ilişkiyi fark eder. 1 1 0 100
İslam dininin kültür, sanat ve düşünce üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 2 2 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 1 0 0 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açıortay 1 0 1 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 0 0 0
Öklit Bağıntıları 1 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği 1 0 1 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 1 0
Çokgenler 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Ortalama hız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Dalgaları taşıdığı enerjiye ve titreşim doğrultusuna göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Küresel aynalarda odak noktası, merkez, tepe noktası ve asal eksen kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Enerjinin bir biçimden diğer bir biçime (mekanik, ısı, ışık, ses gibi) dönüşümünde toplam enerjinin korunduğu çıkarımını yapar.1 0 1 0
Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 3. KURUMSAL DENEME SINAVI

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HACER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
353,390 234,800 2 4 4 4 283

Puanı Hesaplanan: 39 39 39 5539

Katılımlar: 13 40 40 40 5830

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 14 22,50 56 18,40 16,19 14,98

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,54 2,51 2,19

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 1,71 1,86 1,35

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,54 2,21 1,53

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,85 3,71 3,49

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 10,63 10,28 8,57

Matematik-1 30 18 6 16,50 55 10,87 7,96 5,58

Geometri 10 2 6 0,50 5 0,85 0,51 0,37

TYT Matematik 40 20 12 17,00 43 11,71 8,47 5,95

Fizik 7 7 0 7,00 100 2,54 1,68 1,22

Kimya 7 6 1 5,75 82 4,04 2,71 1,69

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,69 1,86 1,26

TYT Fen 20 17 3 16,25 81 9,27 6,25 4,18

Toplam: 120 79 33 70,75 59 50,02 41,19 33,68

TYT Türkçe aaCDCbBdaDdaacEACbCAAeBcACDEBBEdDEdDBEAC

Cevap Anahtarı B BECDCEBCEDACEDEACCCAADBBACDEBBEBDEADBEAC

TYT Sosyal DeEDCDBAECeeeCEBCCEE     

Cevap Anahtarı B DAEDCDBAECABACEBCCEEEBCCD

TYT Matematik DAB B DEAa DB DAdEb B beCACcCB cA Bebcab

Cevap Anahtarı B DABEBADEAEEDBEDACEACBBCACACBCBAAAEBCDACA

TYT Fen CECDCEBCBeEBADCeCDBd

Cevap Anahtarı B CECDCEBCBDEBADCDCDBE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Fiilimsiler 1 0 1 0
Ses Olayları 1 0 1 0
Yazım Kuralları 2 0 2 0
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 12 9 3 75
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’daki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100
İslamiyet’in doğuşu sırasında Arap Yarımadası, Asya, Avrupa ve Afrika’nın genel durumunu açıklar. 1 1 0 100
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Türkiye'de Bitkiler 1 1 0 100
Türkiye'de Göçlerin Nedenleri, Sonuçları ve Mekansal Etkileri 1 1 0 100
İklim Elemanları / Yağış 1 1 0 100
Yerleşme Dokuları ve Tipleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin yapılış amacını ve önemini fark eder. 1 1 0 100
İman ve İslam kavramları arasındaki ilişkiyi fark eder. 1 1 0 100
İslam dininin kültür, sanat ve düşünce üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyonun Tersi 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 2 1 67
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 2 2 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Permütasyon 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0
Sayı Problemleri 1 0 0 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açıortay 1 0 1 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 1 1 50
Öklit Bağıntıları 1 1 0 100
Üçgenlerin Eşliği 1 0 1 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 1 0
Çokgenler 1 0 1 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 1 0
Dörtgenler 1 0 1 0
Yamuk 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 1 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Ortalama hız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Dalgaları taşıdığı enerjiye ve titreşim doğrultusuna göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Küresel aynalarda odak noktası, merkez, tepe noktası ve asal eksen kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Enerjinin bir biçimden diğer bir biçime (mekanik, ısı, ışık, ses gibi) dönüşümünde toplam enerjinin korunduğu çıkarımını yapar.1 1 0 100
Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 3. KURUMSAL DENEME SINAVI

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HÜSEYİN DEMİRCİ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
271,673 234,800 10 19 19 19 1716

Puanı Hesaplanan: 39 39 39 5539

Katılımlar: 13 40 40 40 5830

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 15 20,25 51 18,40 16,19 14,98

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,54 2,51 2,19

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,71 1,86 1,35

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,54 2,21 1,53

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,85 3,71 3,49

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 7 11,25 56 10,63 10,28 8,57

Matematik-1 30 9 5 7,75 26 10,87 7,96 5,58

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,85 0,51 0,37

TYT Matematik 40 9 5 7,75 19 11,71 8,47 5,95

Fizik 7 1 1 0,75 11 2,54 1,68 1,22

Kimya 7 1 1 0,75 11 4,04 2,71 1,69

Biyoloji 6 3 0 3,00 50 2,69 1,86 1,26

TYT Fen 20 5 2 4,50 23 9,27 6,25 4,18

Toplam: 120 51 29 43,75 36 50,02 41,19 33,68

TYT Türkçe dBaCDCB DEbceaaCdEABDACabAcDCceeBADEACBd

Cevap Anahtarı A CBECDCBEDECADECCAEABDACBEABDCEDBBADEACBE

TYT Sosyal CDDdECaeDdcabABECEBC     

Cevap Anahtarı A CDDAECEBDAACEABECEBCDCBEC

TYT Matematik cEEAeE a       CD B adC     B           

Cevap Anahtarı A DEEADEABEBADAAECDEBACACCBBCBBCCBADCAAAEA

TYT Fen  aD    D     cD E  D

Cevap Anahtarı A ECDCBCEDCEBADBDCEBCD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Fiilimsiler 1 1 0 100
Ses Olayları 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 0 2 0
Noktalama İşaretleri 2 0 2 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 12 8 4 67
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’daki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100
İslamiyet’in doğuşu sırasında Arap Yarımadası, Asya, Avrupa ve Afrika’nın genel durumunu açıklar. 1 1 0 100
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Türkiye'de Bitkiler 1 0 1 0
Türkiye'de Göçlerin Nedenleri, Sonuçları ve Mekansal Etkileri 1 0 1 0
İklim Elemanları / Yağış 1 1 0 100
Yerleşme Dokuları ve Tipleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin yapılış amacını ve önemini fark eder. 1 1 0 100
İman ve İslam kavramları arasındaki ilişkiyi fark eder. 1 1 0 100
İslam dininin kültür, sanat ve düşünce üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 1 0 33
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 2 2 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Permütasyon 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0
Sayı Problemleri 1 0 0 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 0 0 0
Öklit Bağıntıları 1 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Ortalama hız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Dalgaları taşıdığı enerjiye ve titreşim doğrultusuna göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Küresel aynalarda odak noktası, merkez, tepe noktası ve asal eksen kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Enerjinin bir biçimden diğer bir biçime (mekanik, ısı, ışık, ses gibi) dönüşümünde toplam enerjinin korunduğu çıkarımını yapar.1 0 0 0
Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 3. KURUMSAL DENEME SINAVI

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SEHER SAVAŞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
316,053 234,800 5 12 12 12 692

Puanı Hesaplanan: 39 39 39 5539

Katılımlar: 13 40 40 40 5830

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 15 18,25 46 18,40 16,19 14,98

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 2,54 2,51 2,19

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 1,71 1,86 1,35

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,54 2,21 1,53

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,85 3,71 3,49

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 5 9,75 49 10,63 10,28 8,57

Matematik-1 30 18 2 17,50 58 10,87 7,96 5,58

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,85 0,51 0,37

TYT Matematik 40 18 2 17,50 44 11,71 8,47 5,95

Fizik 7 3 3 2,25 32 2,54 1,68 1,22

Kimya 7 7 0 7,00 100 4,04 2,71 1,69

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,69 1,86 1,26

TYT Fen 20 14 5 12,75 64 9,27 6,25 4,18

Toplam: 120 65 27 58,25 49 50,02 41,19 33,68

TYT Türkçe CBcaDCBdccCAeaCCdEABacacEABDCdDdeA E  BE

Cevap Anahtarı A CBECDCBEDECADECCAEABDACBEABDCEDBBADEACBE

TYT Sosyal dcD c E  AeCdABECEBC     

Cevap Anahtarı A CDDAECEBDAACEABECEBCDCBEC

TYT Matematik DEEA EABEB Dd E cEB   CCBB  B           

Cevap Anahtarı A DEEADEABEBADAAECDEBACACCBBCBBCCBADCAAAEA

TYT Fen cCDb dEDCEBADBDCacCD

Cevap Anahtarı A ECDCBCEDCEBADBDCEBCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Fiilimsiler 1 0 1 0
Ses Olayları 1 0 1 0
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Noktalama İşaretleri 2 0 2 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 12 7 4 58
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 2 0 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’daki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 1 0
İslamiyet’in doğuşu sırasında Arap Yarımadası, Asya, Avrupa ve Afrika’nın genel durumunu açıklar. 1 0 1 0
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 0 0
Türkiye'de Bitkiler 1 1 0 100
Türkiye'de Göçlerin Nedenleri, Sonuçları ve Mekansal Etkileri 1 0 0 0
İklim Elemanları / Yağış 1 0 0 0
Yerleşme Dokuları ve Tipleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin yapılış amacını ve önemini fark eder. 1 1 0 100
İman ve İslam kavramları arasındaki ilişkiyi fark eder. 1 1 0 100
İslam dininin kültür, sanat ve düşünce üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyonun Tersi 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 1 0 33
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 2 1 1 50
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 1 1 0 100
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 0 0 0
Öklit Bağıntıları 1 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Ortalama hız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Dalgaları taşıdığı enerjiye ve titreşim doğrultusuna göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Küresel aynalarda odak noktası, merkez, tepe noktası ve asal eksen kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Enerjinin bir biçimden diğer bir biçime (mekanik, ısı, ışık, ses gibi) dönüşümünde toplam enerjinin korunduğu çıkarımını yapar.1 0 1 0
Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 3. KURUMSAL DENEME SINAVI

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SENA BALI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
368,258 234,800 1 2 2 2 181

Puanı Hesaplanan: 39 39 39 5539

Katılımlar: 13 40 40 40 5830

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 13 22,75 57 18,40 16,19 14,98

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,54 2,51 2,19

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 1,71 1,86 1,35

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,54 2,21 1,53

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,85 3,71 3,49

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 19 1 18,75 94 10,63 10,28 8,57

Matematik-1 30 20 6 18,50 62 10,87 7,96 5,58

Geometri 10 5 2 4,50 45 0,85 0,51 0,37

TYT Matematik 40 25 8 23,00 58 11,71 8,47 5,95

Fizik 7 4 3 3,25 46 2,54 1,68 1,22

Kimya 7 5 2 4,50 64 4,04 2,71 1,69

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,69 1,86 1,26

TYT Fen 20 13 7 11,25 56 9,27 6,25 4,18

Toplam: 120 83 29 75,75 63 50,02 41,19 33,68

TYT Türkçe CBcCDdBccECAeaCCeaABbACdaeBDCcDBBADEA BE

Cevap Anahtarı A CBECDCBEDECADECCAEABDACBEABDCEDBBADEACBE

TYT Sosyal eDDAECEBDAACEABECEBC     

Cevap Anahtarı A CDDAECEBDAACEABECEBCDCBEC

TYT Matematik bEaAbEAB BdDbAE DEB CcCCBBC BCb ADC AcE 

Cevap Anahtarı A DEEADEABEBADAAECDEBACACCBBCBBCCBADCAAAEA

TYT Fen cbDCBdEDeEaADBaCEcCD

Cevap Anahtarı A ECDCBCEDCEBADBDCEBCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Fiilimsiler 1 0 1 0
Ses Olayları 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Noktalama İşaretleri 2 0 2 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 12 9 3 75
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 0 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’daki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 1 0
İslamiyet’in doğuşu sırasında Arap Yarımadası, Asya, Avrupa ve Afrika’nın genel durumunu açıklar. 1 1 0 100
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Türkiye'de Bitkiler 1 1 0 100
Türkiye'de Göçlerin Nedenleri, Sonuçları ve Mekansal Etkileri 1 1 0 100
İklim Elemanları / Yağış 1 1 0 100
Yerleşme Dokuları ve Tipleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin yapılış amacını ve önemini fark eder. 1 1 0 100
İman ve İslam kavramları arasındaki ilişkiyi fark eder. 1 1 0 100
İslam dininin kültür, sanat ve düşünce üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyonun Tersi 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 1 1 33
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 2 2 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0
Sayı Problemleri 1 1 0 100
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açıortay 1 0 1 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 1 0 50
Öklit Bağıntıları 1 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 1 0 100
Prizmalar 1 0 1 0
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Ortalama hız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Dalgaları taşıdığı enerjiye ve titreşim doğrultusuna göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Küresel aynalarda odak noktası, merkez, tepe noktası ve asal eksen kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Enerjinin bir biçimden diğer bir biçime (mekanik, ısı, ışık, ses gibi) dönüşümünde toplam enerjinin korunduğu çıkarımını yapar.1 0 1 0
Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 3. KURUMSAL DENEME SINAVI

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SENA UYGUN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
307,303 234,800 7 15 15 15 848

Puanı Hesaplanan: 39 39 39 5539

Katılımlar: 13 40 40 40 5830

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 11 25,25 63 18,40 16,19 14,98

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,54 2,51 2,19

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,71 1,86 1,35

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,54 2,21 1,53

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,85 3,71 3,49

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54 10,63 10,28 8,57

Matematik-1 30 15 3 14,25 48 10,87 7,96 5,58

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,85 0,51 0,37

TYT Matematik 40 15 3 14,25 36 11,71 8,47 5,95

Fizik 7 2 3 1,25 18 2,54 1,68 1,22

Kimya 7 3 0 3,00 43 4,04 2,71 1,69

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 2,69 1,86 1,26

TYT Fen 20 7 6 5,50 28 9,27 6,25 4,18

Toplam: 120 62 25 55,75 46 50,02 41,19 33,68

TYT Türkçe CBcCDdB cbdcaECCdEABDACcEABDCbDBaADEACBE

Cevap Anahtarı A CBECDCBEDECADECCAEABDACBEABDCEDBBADEACBE

TYT Sosyal bDD E Ee AACdAccCEBC     

Cevap Anahtarı A CDDAECEBDAACEABECEBCDCBEC

TYT Matematik DEEAcEA   AD  E DEB CeC   C e           

Cevap Anahtarı A DEEADEABEBADAAECDEBACACCBBCBBCCBADCAAAEA

TYT Fen bbDC d DCE    e deCD

Cevap Anahtarı A ECDCBCEDCEBADBDCEBCD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Fiilimsiler 1 0 1 0
Ses Olayları 1 0 1 0
Yazım Kuralları 2 0 2 0
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 12 11 1 92
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’daki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 1 0
İslamiyet’in doğuşu sırasında Arap Yarımadası, Asya, Avrupa ve Afrika’nın genel durumunu açıklar. 1 1 0 100
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 0 0
Türkiye'de Bitkiler 1 1 0 100
Türkiye'de Göçlerin Nedenleri, Sonuçları ve Mekansal Etkileri 1 0 1 0
İklim Elemanları / Yağış 1 0 0 0
Yerleşme Dokuları ve Tipleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin yapılış amacını ve önemini fark eder. 1 1 0 100
İman ve İslam kavramları arasındaki ilişkiyi fark eder. 1 1 0 100
İslam dininin kültür, sanat ve düşünce üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 2 0 67
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 2 2 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0
Sayı Problemleri 1 0 0 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 0 0 0
Öklit Bağıntıları 1 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Ortalama hız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Dalgaları taşıdığı enerjiye ve titreşim doğrultusuna göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Küresel aynalarda odak noktası, merkez, tepe noktası ve asal eksen kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Enerjinin bir biçimden diğer bir biçime (mekanik, ısı, ışık, ses gibi) dönüşümünde toplam enerjinin korunduğu çıkarımını yapar.1 0 1 0
Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 3. KURUMSAL DENEME SINAVI

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SUAT KAHRAMAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
348,740 234,800 3 5 5 5 325

Puanı Hesaplanan: 39 39 39 5539

Katılımlar: 13 40 40 40 5830

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 16 18,00 45 18,40 16,19 14,98

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,54 2,51 2,19

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,71 1,86 1,35

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,54 2,21 1,53

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,85 3,71 3,49

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 10,63 10,28 8,57

Matematik-1 30 18 7 16,25 54 10,87 7,96 5,58

Geometri 10 3 3 2,25 23 0,85 0,51 0,37

TYT Matematik 40 21 10 18,50 46 11,71 8,47 5,95

Fizik 7 7 0 7,00 100 2,54 1,68 1,22

Kimya 7 7 0 7,00 100 4,04 2,71 1,69

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,69 1,86 1,26

TYT Fen 20 18 2 17,50 88 9,27 6,25 4,18

Toplam: 120 77 32 69,00 58 50,02 41,19 33,68

TYT Türkçe aBcCcbB cECbD CCdEbBDeCabdBbCcDBBbDEACBd

Cevap Anahtarı A CBECDCBEDECADECCAEABDACBEABDCEDBBADEACBE

TYT Sosyal CDDdEbEBDAACEAdEbEBC     

Cevap Anahtarı A CDDAECEBDAACEABECEBCDCBEC

TYT Matematik cEEAbEABE d c ECDEBcadC BBC BCaBA C  c d

Cevap Anahtarı A DEEADEABEBADAAECDEBACACCBBCBBCCBADCAAAEA

TYT Fen ECDCBCEDCEBADBedEBCD

Cevap Anahtarı A ECDCBCEDCEBADBDCEBCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Fiilimsiler 1 0 1 0
Ses Olayları 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri 2 1 0 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 12 8 4 67
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’daki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100
İslamiyet’in doğuşu sırasında Arap Yarımadası, Asya, Avrupa ve Afrika’nın genel durumunu açıklar. 1 1 0 100
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0
Türkiye'de Bitkiler 1 1 0 100
Türkiye'de Göçlerin Nedenleri, Sonuçları ve Mekansal Etkileri 1 1 0 100
İklim Elemanları / Yağış 1 1 0 100
Yerleşme Dokuları ve Tipleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 0 1 0
İslam'da ibadetlerin yapılış amacını ve önemini fark eder. 1 1 0 100
İman ve İslam kavramları arasındaki ilişkiyi fark eder. 1 1 0 100
İslam dininin kültür, sanat ve düşünce üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 1 1 33
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 2 2 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 1 0
Kesir Problemleri 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0
Sayı Problemleri 1 0 0 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açıortay 1 0 1 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 1 0 50
Öklit Bağıntıları 1 1 0 100
Üçgenlerin Eşliği 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 1 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Ortalama hız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Dalgaları taşıdığı enerjiye ve titreşim doğrultusuna göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Küresel aynalarda odak noktası, merkez, tepe noktası ve asal eksen kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Enerjinin bir biçimden diğer bir biçime (mekanik, ısı, ışık, ses gibi) dönüşümünde toplam enerjinin korunduğu çıkarımını yapar.1 1 0 100
Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 3. KURUMSAL DENEME SINAVI

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SUDENAZ DEMİREL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
203,030 234,800 12 30 30 30 4189

Puanı Hesaplanan: 39 39 39 5539

Katılımlar: 13 40 40 40 5830

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 13 12 10,00 25 18,40 16,19 14,98

Fizik 7 3 4 2,00 29 2,54 1,68 1,22

Kimya 7 6 0 6,00 86 4,04 2,71 1,69

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 2,69 1,86 1,26

TYT Fen 20 12 6 10,50 53 9,27 6,25 4,18

Toplam: 120 25 18 20,50 17 50,02 41,19 33,68

TYT Türkçe B e CaBdaaca  EdCCdeADBBcCDE a          

Cevap Anahtarı B BECDCEBCEDACEDEACCCAADBBACDEBBEBDEADBEAC

TYT Fen CdCbaEcCBD BADCeCe E

Cevap Anahtarı B CECDCEBCBDEBADCDCDBE
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TÜR FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 0 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Fiilimsiler 1 0 0 0
Ses Olayları 1 0 0 0
Yazım Kuralları 2 0 2 0
Noktalama İşaretleri 2 0 2 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 12 4 2 33
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Ortalama hız kavramını açıklar. 1 0 1 0
Dalgaları taşıdığı enerjiye ve titreşim doğrultusuna göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Küresel aynalarda odak noktası, merkez, tepe noktası ve asal eksen kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Enerjinin bir biçimden diğer bir biçime (mekanik, ısı, ışık, ses gibi) dönüşümünde toplam enerjinin korunduğu çıkarımını yapar.1 1 0 100
Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 1 0 100
Periyodik Sistem 1 1 0 100
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
Katılar 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 1 0 100
Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 1 0 100
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100
KİMYA HER YERDE 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100
Temizlik maddelerinin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Lipitlerin genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 0 1 0
Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Partenogenezle üremeyi açıklar. 1 0 0 0
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 1 0 100
Doğal kaynakların sürdürülebilirliğinin önemini açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 3. KURUMSAL DENEME SINAVI

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ASLAN AKBEY 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
186,220 234,800 11 33 33 33 4740

Puanı Hesaplanan: 39 39 39 5539

Katılımlar: 13 40 40 40 5830

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 10 30 2,50 6 17,00 16,19 14,98

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,79 2,51 2,19

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,96 1,86 1,35

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,40 2,21 1,53

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,77 3,71 3,49

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 10,92 10,28 8,57

Matematik-1 30 0 8 -2,00 -7 7,65 7,96 5,58

Geometri 10 1 2 0,50 5 0,27 0,51 0,37

TYT Matematik 40 1 10 -1,50 -4 7,92 8,47 5,95

Toplam: 120 26 45 14,75 12 41,77 41,19 33,68

TYT Türkçe BcaDCaebdbcbabEddCeAcbccebDdaBEecdAbcdbe

Cevap Anahtarı B BECDCEBCEDACEDEACCCAADBBACDEBBEBDEADBEAC

TYT Sosyal DdEDbDBAbbABACEBCdEE     

Cevap Anahtarı B DAEDCDBAECABACEBCCEEEBCCD

TYT Matematik b  c   a  d   a   e   a   e   A   d    b

Cevap Anahtarı B DABEBADEAEEDBEDACEACBBCACACBCBAAAEBCDACA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Fiilimsiler 1 0 1 0
Ses Olayları 1 0 1 0
Yazım Kuralları 2 0 2 0
Noktalama İşaretleri 2 0 2 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 12 3 9 25
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 0 4 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’daki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 1 0
İslamiyet’in doğuşu sırasında Arap Yarımadası, Asya, Avrupa ve Afrika’nın genel durumunu açıklar. 1 1 0 100
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0
Türkiye'de Bitkiler 1 0 1 0
Türkiye'de Göçlerin Nedenleri, Sonuçları ve Mekansal Etkileri 1 1 0 100
İklim Elemanları / Yağış 1 1 0 100
Yerleşme Dokuları ve Tipleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 0 1 0
İslam'da ibadetlerin yapılış amacını ve önemini fark eder. 1 1 0 100
İman ve İslam kavramları arasındaki ilişkiyi fark eder. 1 1 0 100
İslam dininin kültür, sanat ve düşünce üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 2 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 1 0 0 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 0 1 0
Öklit Bağıntıları 1 0 1 0
Üçgenlerin Eşliği 1 0 1 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 1 0
Çokgenler 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 1 0 100
Prizmalar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 3. KURUMSAL DENEME SINAVI

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞE ACAR 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
146,335 234,800 13 39 39 39 5462

Puanı Hesaplanan: 39 39 39 5539

Katılımlar: 13 40 40 40 5830

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 8 26 1,50 4 17,00 16,19 14,98

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 2,79 2,51 2,19

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,96 1,86 1,35

Felsefe 5 0 2 -0,50 -10 2,40 2,21 1,53

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 3 -0,75 -15 3,77 3,71 3,49

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 3 8 1,00 5 10,92 10,28 8,57

Matematik-1 30 0 4 -1,00 -3 7,65 7,96 5,58

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,27 0,51 0,37

TYT Matematik 40 0 4 -1,00 -3 7,92 8,47 5,95

Toplam: 120 11 38 1,50 1 41,77 41,19 33,68

TYT Türkçe CcEe dBdaaaeD bdcbceadbBEca  c Bdcc daaE

Cevap Anahtarı A CBECDCBEDECADECCAEABDACBEABDCEDBBADEACBE

TYT Sosyal Cc A C  bb d b add       

Cevap Anahtarı A CDDAECEBDAACEABECEBCDCBEC

TYT Matematik c           d        c  a               

Cevap Anahtarı A DEEADEABEBADAAECDEBACACCBBCBBCCBADCAAAEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Fiilimsiler 1 0 1 0
Ses Olayları 1 0 1 0
Yazım Kuralları 2 0 2 0
Noktalama İşaretleri 2 1 0 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 12 1 8 8
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 1 0 0 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 1 3 25

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’daki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100
İslamiyet’in doğuşu sırasında Arap Yarımadası, Asya, Avrupa ve Afrika’nın genel durumunu açıklar. 1 0 1 0
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 1 0 0 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Türkiye'de Bitkiler 1 0 0 0
Türkiye'de Göçlerin Nedenleri, Sonuçları ve Mekansal Etkileri 1 0 0 0
İklim Elemanları / Yağış 1 0 1 0
Yerleşme Dokuları ve Tipleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 0 1 0
İslam'da ibadetlerin yapılış amacını ve önemini fark eder. 1 0 1 0
İman ve İslam kavramları arasındaki ilişkiyi fark eder. 1 0 0 0
İslam dininin kültür, sanat ve düşünce üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 2 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0
Sayı Problemleri 1 0 0 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 0 0 0
Öklit Bağıntıları 1 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 3. KURUMSAL DENEME SINAVI

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BİRSU KARADAYI 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
328,503 234,800 4 10 10 10 515

Puanı Hesaplanan: 39 39 39 5539

Katılımlar: 13 40 40 40 5830

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 13 20,75 52 17,00 16,19 14,98

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,79 2,51 2,19

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,96 1,86 1,35

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,40 2,21 1,53

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,77 3,71 3,49

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 10,92 10,28 8,57

Matematik-1 30 19 4 18,00 60 7,65 7,96 5,58

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 0,27 0,51 0,37

TYT Matematik 40 19 5 17,75 44 7,92 8,47 5,95

Fizik 7 5 2 4,50 64 1,81 1,68 1,22

Kimya 7 4 3 3,25 46 2,67 2,71 1,69

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 1,44 1,86 1,26

TYT Fen 20 13 7 11,25 56 5,92 6,25 4,18

Toplam: 120 70 30 62,50 52 41,77 41,19 33,68

TYT Türkçe CBbCDCB c  ceECCAEABeebdadBDCcDeBADEACBd

Cevap Anahtarı A CBECDCBEDECADECCAEABDACBEABDCEDBBADEACBE

TYT Sosyal bDDAEdEdDAcCdA ECEBC     

Cevap Anahtarı A CDDAECEBDAACEABECEBCDCBEC

TYT Matematik DEEA EAB BeDeAE DEBdaACC  C B     e     

Cevap Anahtarı A DEEADEABEBADAAECDEBACACCBBCBBCCBADCAAAEA

TYT Fen EbDCBeEDeEBAecDbEdCD

Cevap Anahtarı A ECDCBCEDCEBADBDCEBCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Fiilimsiler 1 0 1 0
Ses Olayları 1 0 0 0
Yazım Kuralları 2 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 12 7 5 58
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’daki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 1 0
İslamiyet’in doğuşu sırasında Arap Yarımadası, Asya, Avrupa ve Afrika’nın genel durumunu açıklar. 1 1 0 100
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0
Türkiye'de Bitkiler 1 1 0 100
Türkiye'de Göçlerin Nedenleri, Sonuçları ve Mekansal Etkileri 1 0 1 0
İklim Elemanları / Yağış 1 1 0 100
Yerleşme Dokuları ve Tipleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin yapılış amacını ve önemini fark eder. 1 1 0 100
İman ve İslam kavramları arasındaki ilişkiyi fark eder. 1 1 0 100
İslam dininin kültür, sanat ve düşünce üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyonun Tersi 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 1 1 33
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 2 2 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 1 0
Kesir Problemleri 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 1 1 0 100
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 0 0 0
Öklit Bağıntıları 1 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 1 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Ortalama hız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Dalgaları taşıdığı enerjiye ve titreşim doğrultusuna göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Küresel aynalarda odak noktası, merkez, tepe noktası ve asal eksen kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Enerjinin bir biçimden diğer bir biçime (mekanik, ısı, ışık, ses gibi) dönüşümünde toplam enerjinin korunduğu çıkarımını yapar.1 0 1 0
Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 3. KURUMSAL DENEME SINAVI

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DİLARA DAĞISTANLI 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
355,565 234,800 2 3 3 3 261

Puanı Hesaplanan: 39 39 39 5539

Katılımlar: 13 40 40 40 5830

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 14 22,50 56 17,00 16,19 14,98

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,79 2,51 2,19

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,96 1,86 1,35

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,40 2,21 1,53

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,77 3,71 3,49

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 10,92 10,28 8,57

Matematik-1 30 19 5 17,75 59 7,65 7,96 5,58

Geometri 10 3 3 2,25 23 0,27 0,51 0,37

TYT Matematik 40 22 8 20,00 50 7,92 8,47 5,95

Fizik 7 5 1 4,75 68 1,81 1,68 1,22

Kimya 7 7 0 7,00 100 2,67 2,71 1,69

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 1,44 1,86 1,26

TYT Fen 20 15 4 14,00 70 5,92 6,25 4,18

Toplam: 120 79 30 71,50 60 41,77 41,19 33,68

TYT Türkçe aBcCDCBaDECceaCCAEABeACaddBDCceeBADEAbBE

Cevap Anahtarı A CBECDCBEDECADECCAEABDACBEABDCEDBBADEACBE

TYT Sosyal aDDdECEeDAACcABECEBC     

Cevap Anahtarı A CDDAECEBDAACEABECEBCDCBEC

TYT Matematik cEEAbEABd A c EbDEB C CCBBC BCaBbDC    d

Cevap Anahtarı A DEEADEABEBADAAECDEBACACCBBCBBCCBADCAAAEA

TYT Fen ECDC dEDCEBADBDbEcdD

Cevap Anahtarı A ECDCBCEDCEBADBDCEBCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Fiilimsiler 1 1 0 100
Ses Olayları 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri 2 0 2 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 12 7 5 58
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’daki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 1 0
İslamiyet’in doğuşu sırasında Arap Yarımadası, Asya, Avrupa ve Afrika’nın genel durumunu açıklar. 1 1 0 100
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Türkiye'de Bitkiler 1 1 0 100
Türkiye'de Göçlerin Nedenleri, Sonuçları ve Mekansal Etkileri 1 0 1 0
İklim Elemanları / Yağış 1 1 0 100
Yerleşme Dokuları ve Tipleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin yapılış amacını ve önemini fark eder. 1 1 0 100
İman ve İslam kavramları arasındaki ilişkiyi fark eder. 1 1 0 100
İslam dininin kültür, sanat ve düşünce üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 1 1 33
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 2 2 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 1 1 0 100
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açıortay 1 0 1 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 2 0 100
Öklit Bağıntıları 1 1 0 100
Üçgenlerin Eşliği 1 0 1 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 1 0
Çokgenler 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Ortalama hız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Dalgaları taşıdığı enerjiye ve titreşim doğrultusuna göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Küresel aynalarda odak noktası, merkez, tepe noktası ve asal eksen kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Enerjinin bir biçimden diğer bir biçime (mekanik, ısı, ışık, ses gibi) dönüşümünde toplam enerjinin korunduğu çıkarımını yapar.1 0 1 0
Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 3. KURUMSAL DENEME SINAVI

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ECEM SILA AY 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
391,943 234,800 1 1 1 1 74

Puanı Hesaplanan: 39 39 39 5539

Katılımlar: 13 40 40 40 5830

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 17,00 16,19 14,98

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,79 2,51 2,19

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 1,96 1,86 1,35

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,40 2,21 1,53

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,77 3,71 3,49

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 3 12,25 61 10,92 10,28 8,57

Matematik-1 30 21 5 19,75 66 7,65 7,96 5,58

Geometri 10 2 0 2,00 20 0,27 0,51 0,37

TYT Matematik 40 23 5 21,75 54 7,92 8,47 5,95

Fizik 7 5 2 4,50 64 1,81 1,68 1,22

Kimya 7 6 1 5,75 82 2,67 2,71 1,69

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 1,44 1,86 1,26

TYT Fen 20 17 3 16,25 81 5,92 6,25 4,18

Toplam: 120 88 16 84,00 70 41,77 41,19 33,68

TYT Türkçe BECDCEBCEDAaEDEACCCAADdBAbDEBBbdDEADBEAC

Cevap Anahtarı B BECDCEBCEDACEDEACCCAADBBACDEBBEBDEADBEAC

TYT Sosyal DAEDC   E AaACEBdbEE     

Cevap Anahtarı B DAEDCDBAECABACEBCCEEEBCCD

TYT Matematik cABEBADEAacDB DbCEAC  aAC CBCBA   B     

Cevap Anahtarı B DABEBADEAEEDBEDACEACBBCACACBCBAAAEBCDACA

TYT Fen dECDCbBCdDEBADCDCDBE

Cevap Anahtarı B CECDCEBCBDEBADCDCDBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Fiilimsiler 1 1 0 100
Ses Olayları 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 12 9 3 75
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’daki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100
İslamiyet’in doğuşu sırasında Arap Yarımadası, Asya, Avrupa ve Afrika’nın genel durumunu açıklar. 1 1 0 100
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 0 0
Türkiye'de Bitkiler 1 1 0 100
Türkiye'de Göçlerin Nedenleri, Sonuçları ve Mekansal Etkileri 1 0 0 0
İklim Elemanları / Yağış 1 0 0 0
Yerleşme Dokuları ve Tipleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 0 1 0
İslam'da ibadetlerin yapılış amacını ve önemini fark eder. 1 1 0 100
İman ve İslam kavramları arasındaki ilişkiyi fark eder. 1 1 0 100
İslam dininin kültür, sanat ve düşünce üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 1 50
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyonun Tersi 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 2 1 67
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 1 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 2 2 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Permütasyon 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 1 1 0 100
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 1 0 50
Öklit Bağıntıları 1 1 0 100
Üçgenlerin Eşliği 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 1 0 100
Prizmalar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Ortalama hız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Dalgaları taşıdığı enerjiye ve titreşim doğrultusuna göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Küresel aynalarda odak noktası, merkez, tepe noktası ve asal eksen kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Enerjinin bir biçimden diğer bir biçime (mekanik, ısı, ışık, ses gibi) dönüşümünde toplam enerjinin korunduğu çıkarımını yapar.1 0 1 0
Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 3. KURUMSAL DENEME SINAVI

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HATİCE  K 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
197,038 234,800 10 32 32 32 4409

Puanı Hesaplanan: 39 39 39 5539

Katılımlar: 13 40 40 40 5830

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 11 15 7,25 18 17,00 16,19 14,98

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,79 2,51 2,19

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,96 1,86 1,35

Felsefe 5 1 1 0,75 15 2,40 2,21 1,53

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 3,77 3,71 3,49

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 7 8 5,00 25 10,92 10,28 8,57

Matematik-1 30 5 3 4,25 14 7,65 7,96 5,58

Geometri 10 0 3 -0,75 -8 0,27 0,51 0,37

TYT Matematik 40 5 6 3,50 9 7,92 8,47 5,95

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 1,81 1,68 1,22

Kimya 7 3 1 2,75 39 2,67 2,71 1,69

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 1,44 1,86 1,26

TYT Fen 20 4 5 2,75 14 5,92 6,25 4,18

Toplam: 120 27 34 18,50 15 41,77 41,19 33,68

TYT Türkçe aBdCDaB   eca CC EAB d  b  eC aae b d Bc

Cevap Anahtarı A CBECDCBEDECADECCAEABDACBEABDCEDBBADEACBE

TYT Sosyal CbeAEecB dA b  dC cC     

Cevap Anahtarı A CDDAECEBDAACEABECEBCDCBEC

TYT Matematik bE A    c   A  e     A    C   b   dd    

Cevap Anahtarı A DEEADEABEBADAAECDEBACACCBBCBBCCBADCAAAEA

TYT Fen a  b   D EeA   e  bD

Cevap Anahtarı A ECDCBCEDCEBADBDCEBCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Fiilimsiler 1 0 0 0
Ses Olayları 1 0 0 0
Yazım Kuralları 2 0 2 0
Noktalama İşaretleri 2 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 12 2 4 17
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 2 0
Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 1 2 25

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’daki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100
İslamiyet’in doğuşu sırasında Arap Yarımadası, Asya, Avrupa ve Afrika’nın genel durumunu açıklar. 1 0 1 0
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 1 0 1 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0
Türkiye'de Bitkiler 1 0 1 0
Türkiye'de Göçlerin Nedenleri, Sonuçları ve Mekansal Etkileri 1 1 0 100
İklim Elemanları / Yağış 1 0 0 0
Yerleşme Dokuları ve Tipleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin yapılış amacını ve önemini fark eder. 1 0 0 0
İman ve İslam kavramları arasındaki ilişkiyi fark eder. 1 0 1 0
İslam dininin kültür, sanat ve düşünce üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 2 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 1 0 0 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açıortay 1 0 1 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 0 0 0
Öklit Bağıntıları 1 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 1 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 1 0
Dörtgenler 1 0 1 0
Yamuk 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Ortalama hız kavramını açıklar. 1 0 0 0
Dalgaları taşıdığı enerjiye ve titreşim doğrultusuna göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Küresel aynalarda odak noktası, merkez, tepe noktası ve asal eksen kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Enerjinin bir biçimden diğer bir biçime (mekanik, ısı, ışık, ses gibi) dönüşümünde toplam enerjinin korunduğu çıkarımını yapar.1 0 0 0
Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 3. KURUMSAL DENEME SINAVI

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HAVVANUR SAOTAY 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
265,300 234,800 6 20 20 20 1915

Puanı Hesaplanan: 39 39 39 5539

Katılımlar: 13 40 40 40 5830

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 14 22,50 56 17,00 16,19 14,98

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,79 2,51 2,19

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,96 1,86 1,35

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,40 2,21 1,53

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,77 3,71 3,49

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 7 10,25 51 10,92 10,28 8,57

Matematik-1 30 7 6 5,50 18 7,65 7,96 5,58

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,27 0,51 0,37

TYT Matematik 40 7 6 5,50 14 7,92 8,47 5,95

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 1,81 1,68 1,22

Kimya 7 2 0 2,00 29 2,67 2,71 1,69

Biyoloji 6 2 0 2,00 33 1,44 1,86 1,26

TYT Fen 20 4 2 3,50 18 5,92 6,25 4,18

Toplam: 120 49 29 41,75 35 41,77 41,19 33,68

TYT Türkçe BaCDecBCaeACEcEAdCCAADBBACDdBedccEAeBcAC

Cevap Anahtarı B BECDCEBCEDACEDEACCCAADBBACDEBBEBDEADBEAC

TYT Sosyal DcEDbDcAbeA cCaBCCEE     

Cevap Anahtarı B DAEDCDBAECABACEBCCEEEBCCD

TYT Matematik  b     EAaE BED  c    acC    e          

Cevap Anahtarı B DABEBADEAEEDBEDACEACBBCACACBCBAAAEBCDACA

TYT Fen   a b   B    D   D E

Cevap Anahtarı B CECDCEBCBDEBADCDCDBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Fiilimsiler 1 0 1 0
Ses Olayları 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Noktalama İşaretleri 2 0 2 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 12 9 3 75
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 2 0
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’daki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 1 0
İslamiyet’in doğuşu sırasında Arap Yarımadası, Asya, Avrupa ve Afrika’nın genel durumunu açıklar. 1 1 0 100
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0
Türkiye'de Bitkiler 1 0 1 0
Türkiye'de Göçlerin Nedenleri, Sonuçları ve Mekansal Etkileri 1 0 1 0
İklim Elemanları / Yağış 1 1 0 100
Yerleşme Dokuları ve Tipleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin yapılış amacını ve önemini fark eder. 1 1 0 100
İman ve İslam kavramları arasındaki ilişkiyi fark eder. 1 1 0 100
İslam dininin kültür, sanat ve düşünce üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 2 2 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0
Sayı Problemleri 1 0 0 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 0 0 0
Öklit Bağıntıları 1 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Ortalama hız kavramını açıklar. 1 0 0 0
Dalgaları taşıdığı enerjiye ve titreşim doğrultusuna göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Küresel aynalarda odak noktası, merkez, tepe noktası ve asal eksen kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Enerjinin bir biçimden diğer bir biçime (mekanik, ısı, ışık, ses gibi) dönüşümünde toplam enerjinin korunduğu çıkarımını yapar.1 0 0 0
Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 3. KURUMSAL DENEME SINAVI

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KAYRA 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
345,978 234,800 3 6 6 6 344

Puanı Hesaplanan: 39 39 39 5539

Katılımlar: 13 40 40 40 5830

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 11 26,25 66 17,00 16,19 14,98

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,79 2,51 2,19

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 1,96 1,86 1,35

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,40 2,21 1,53

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,77 3,71 3,49

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 19 0 19,00 95 10,92 10,28 8,57

Matematik-1 30 11 3 10,25 34 7,65 7,96 5,58

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,27 0,51 0,37

TYT Matematik 40 11 3 10,25 26 7,92 8,47 5,95

Fizik 7 6 1 5,75 82 1,81 1,68 1,22

Kimya 7 7 0 7,00 100 2,67 2,71 1,69

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 1,44 1,86 1,26

TYT Fen 20 14 4 13,00 65 5,92 6,25 4,18

Toplam: 120 73 18 68,50 57 41,77 41,19 33,68

TYT Türkçe BdCDCcBdaDACaDEdCbCAADBBeCDEBccdDEADBEAC

Cevap Anahtarı B BECDCEBCEDACEDEACCCAADBBACDEBBEBDEADBEAC

TYT Sosyal DAEDCDBAE ABACEBCCEE     

Cevap Anahtarı B DAEDCDBAECABACEBCCEEEBCCD

TYT Matematik D    A EAaEcBED  c      C  BC           

Cevap Anahtarı B DABEBADEAEEDBEDACEACBBCACACBCBAAAEBCDACA

TYT Fen CEbDCEBCBDEBADde D a

Cevap Anahtarı B CECDCEBCBDEBADCDCDBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Fiilimsiler 1 1 0 100
Ses Olayları 1 0 1 0
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 12 10 2 83
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’daki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100
İslamiyet’in doğuşu sırasında Arap Yarımadası, Asya, Avrupa ve Afrika’nın genel durumunu açıklar. 1 1 0 100
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 0 0
Türkiye'de Bitkiler 1 1 0 100
Türkiye'de Göçlerin Nedenleri, Sonuçları ve Mekansal Etkileri 1 1 0 100
İklim Elemanları / Yağış 1 1 0 100
Yerleşme Dokuları ve Tipleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin yapılış amacını ve önemini fark eder. 1 1 0 100
İman ve İslam kavramları arasındaki ilişkiyi fark eder. 1 1 0 100
İslam dininin kültür, sanat ve düşünce üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 1 0 33
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 2 2 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 1 0 0 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 0 0 0
Öklit Bağıntıları 1 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Ortalama hız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Dalgaları taşıdığı enerjiye ve titreşim doğrultusuna göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Küresel aynalarda odak noktası, merkez, tepe noktası ve asal eksen kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Enerjinin bir biçimden diğer bir biçime (mekanik, ısı, ışık, ses gibi) dönüşümünde toplam enerjinin korunduğu çıkarımını yapar.1 1 0 100
Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 3. KURUMSAL DENEME SINAVI

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NUR 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
244,143 234,800 9 25 25 25 2716

Puanı Hesaplanan: 39 39 39 5539

Katılımlar: 13 40 40 40 5830

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 17 16,75 42 17,00 16,19 14,98

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,79 2,51 2,19

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 1,96 1,86 1,35

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,40 2,21 1,53

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,77 3,71 3,49

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 4 10,00 50 10,92 10,28 8,57

Matematik-1 30 6 5 4,75 16 7,65 7,96 5,58

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 0,27 0,51 0,37

TYT Matematik 40 6 6 4,50 11 7,92 8,47 5,95

Fizik 7 2 0 2,00 29 1,81 1,68 1,22

Kimya 7 1 0 1,00 14 2,67 2,71 1,69

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 1,44 1,86 1,26

TYT Fen 20 4 3 3,25 16 5,92 6,25 4,18

Toplam: 120 42 30 34,50 29 41,77 41,19 33,68

TYT Türkçe d bDCcBaEaAa cEedbdAAeBBdCDbBBdacEADBEAC

Cevap Anahtarı B BECDCEBCEDACEDEACCCAADBBACDEBBEBDEADBEAC

TYT Sosyal e EDb  AE AdcC BCCEE     

Cevap Anahtarı B DAEDCDBAECABACEBCCEEEBCCD

TYT Matematik D  b  bE  EaeED  E    e        c        

Cevap Anahtarı B DABEBADEAEEDBEDACEACBBCACACBCBAAAEBCDACA

TYT Fen      EB      Db b aE

Cevap Anahtarı B CECDCEBCBDEBADCDCDBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Fiilimsiler 1 0 1 0
Ses Olayları 1 0 0 0
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 12 8 4 67
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’daki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 1 0
İslamiyet’in doğuşu sırasında Arap Yarımadası, Asya, Avrupa ve Afrika’nın genel durumunu açıklar. 1 1 0 100
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 1 0 1 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 0 0
Türkiye'de Bitkiler 1 1 0 100
Türkiye'de Göçlerin Nedenleri, Sonuçları ve Mekansal Etkileri 1 0 0 0
İklim Elemanları / Yağış 1 0 0 0
Yerleşme Dokuları ve Tipleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin yapılış amacını ve önemini fark eder. 1 1 0 100
İman ve İslam kavramları arasındaki ilişkiyi fark eder. 1 1 0 100
İslam dininin kültür, sanat ve düşünce üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 1 0 33
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 2 1 0 50
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 1 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 1 0 0 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 0 0 0
Öklit Bağıntıları 1 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 1 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Ortalama hız kavramını açıklar. 1 0 0 0
Dalgaları taşıdığı enerjiye ve titreşim doğrultusuna göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Küresel aynalarda odak noktası, merkez, tepe noktası ve asal eksen kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Enerjinin bir biçimden diğer bir biçime (mekanik, ısı, ışık, ses gibi) dönüşümünde toplam enerjinin korunduğu çıkarımını yapar.1 0 0 0
Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 3. KURUMSAL DENEME SINAVI

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
RONALDO 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
169,973 234,800 12 35 35 35 5119

Puanı Hesaplanan: 39 39 39 5539

Katılımlar: 13 40 40 40 5830

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 8 9 5,75 14 17,00 16,19 14,98

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 2,79 2,51 2,19

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 1,96 1,86 1,35

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,40 2,21 1,53

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 3,77 3,71 3,49

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 4 4 3,00 15 10,92 10,28 8,57

Fizik 7 0 0 0,00 0 1,81 1,68 1,22

Kimya 7 1 1 0,75 11 2,67 2,71 1,69

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 1,44 1,86 1,26

TYT Fen 20 1 1 0,75 4 5,92 6,25 4,18

Toplam: 120 13 14 9,50 8 41,77 41,19 33,68

TYT Türkçe aBdC CB   ac   CAbbdDe c            A   

Cevap Anahtarı A CBECDCBEDECADECCAEABDACBEABDCEDBBADEACBE

TYT Sosyal  aD c d b      EC  C     

Cevap Anahtarı A CDDAECEBDAACEABECEBCDCBEC

TYT Fen        D d          

Cevap Anahtarı A ECDCBCEDCEBADBDCEBCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 0 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Fiilimsiler 1 0 0 0
Ses Olayları 1 0 0 0
Yazım Kuralları 2 0 2 0
Noktalama İşaretleri 2 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 12 1 2 8
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 1 0 0 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 1 0 25

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’daki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 0 0
İslamiyet’in doğuşu sırasında Arap Yarımadası, Asya, Avrupa ve Afrika’nın genel durumunu açıklar. 1 0 1 0
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 0 0
Türkiye'de Bitkiler 1 0 1 0
Türkiye'de Göçlerin Nedenleri, Sonuçları ve Mekansal Etkileri 1 0 0 0
İklim Elemanları / Yağış 1 0 1 0
Yerleşme Dokuları ve Tipleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin yapılış amacını ve önemini fark eder. 1 0 0 0
İman ve İslam kavramları arasındaki ilişkiyi fark eder. 1 0 0 0
İslam dininin kültür, sanat ve düşünce üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Ortalama hız kavramını açıklar. 1 0 0 0
Dalgaları taşıdığı enerjiye ve titreşim doğrultusuna göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Küresel aynalarda odak noktası, merkez, tepe noktası ve asal eksen kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Enerjinin bir biçimden diğer bir biçime (mekanik, ısı, ışık, ses gibi) dönüşümünde toplam enerjinin korunduğu çıkarımını yapar.1 0 0 0
Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 0 0
Periyodik Sistem 1 0 0 0
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler 1 0 1 0
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
Katılar 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 0 0
Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0
Temizlik maddelerinin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Lipitlerin genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 0 0 0
Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 0 0 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Partenogenezle üremeyi açıklar. 1 0 0 0
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 0 0
Doğal kaynakların sürdürülebilirliğinin önemini açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 3. KURUMSAL DENEME SINAVI

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SEVGİ SEVİNÇ 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
315,115 234,800 5 14 14 14 707

Puanı Hesaplanan: 39 39 39 5539

Katılımlar: 13 40 40 40 5830

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 8 24,00 60 17,00 16,19 14,98

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,79 2,51 2,19

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,96 1,86 1,35

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,40 2,21 1,53

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,77 3,71 3,49

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 10,92 10,28 8,57

Matematik-1 30 12 3 11,25 38 7,65 7,96 5,58

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,27 0,51 0,37

TYT Matematik 40 12 3 11,25 28 7,92 8,47 5,95

Fizik 7 3 1 2,75 39 1,81 1,68 1,22

Kimya 7 4 2 3,50 50 2,67 2,71 1,69

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 1,44 1,86 1,26

TYT Fen 20 9 4 8,00 40 5,92 6,25 4,18

Toplam: 120 63 19 58,25 49 41,77 41,19 33,68

TYT Türkçe B aDCdBdEDdCEcEACbCAcDBBACD     DEcDBEAC

Cevap Anahtarı B BECDCEBCEDACEDEACCCAADBBACDEBBEBDEADBEAC

TYT Sosyal eAEDCDBAEbAccCEBCCEE     

Cevap Anahtarı B DAEDCDBAECABACEBCCEEEBCCD

TYT Matematik D     bEAaEDBED a   BB AC               

Cevap Anahtarı B DABEBADEAEEDBEDACEACBBCACACBCBAAAEBCDACA

TYT Fen d C CE d eEBAD e D E

Cevap Anahtarı B CECDCEBCBDEBADCDCDBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Fiilimsiler 1 0 1 0
Ses Olayları 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 12 9 1 75
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’daki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100
İslamiyet’in doğuşu sırasında Arap Yarımadası, Asya, Avrupa ve Afrika’nın genel durumunu açıklar. 1 1 0 100
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 1 0 1 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0
Türkiye'de Bitkiler 1 1 0 100
Türkiye'de Göçlerin Nedenleri, Sonuçları ve Mekansal Etkileri 1 1 0 100
İklim Elemanları / Yağış 1 1 0 100
Yerleşme Dokuları ve Tipleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin yapılış amacını ve önemini fark eder. 1 1 0 100
İman ve İslam kavramları arasındaki ilişkiyi fark eder. 1 1 0 100
İslam dininin kültür, sanat ve düşünce üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 1 1 33
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 2 2 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 1 0 0 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 0 0 0
Öklit Bağıntıları 1 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Ortalama hız kavramını açıklar. 1 0 0 0
Dalgaları taşıdığı enerjiye ve titreşim doğrultusuna göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Küresel aynalarda odak noktası, merkez, tepe noktası ve asal eksen kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Enerjinin bir biçimden diğer bir biçime (mekanik, ısı, ışık, ses gibi) dönüşümünde toplam enerjinin korunduğu çıkarımını yapar.1 0 1 0
Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 3. KURUMSAL DENEME SINAVI

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SÜMEYYE 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
265,258 234,800 7 21 21 21 1917

Puanı Hesaplanan: 39 39 39 5539

Katılımlar: 13 40 40 40 5830

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 13 22,75 57 17,00 16,19 14,98

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,79 2,51 2,19

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,96 1,86 1,35

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,40 2,21 1,53

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,77 3,71 3,49

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 10,92 10,28 8,57

Matematik-1 30 3 9 0,75 3 7,65 7,96 5,58

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,27 0,51 0,37

TYT Matematik 40 3 9 0,75 2 7,92 8,47 5,95

Fizik 7 1 3 0,25 4 1,81 1,68 1,22

Kimya 7 2 1 1,75 25 2,67 2,71 1,69

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 1,44 1,86 1,26

TYT Fen 20 5 7 3,25 16 5,92 6,25 4,18

Toplam: 120 50 33 41,75 35 41,77 41,19 33,68

TYT Türkçe B CDCaBCaacCEDEAdCdeADBBACDEBabceEceBEAC

Cevap Anahtarı B BECDCEBCEDACEDEACCCAADBBACDEBBEBDEADBEAC

TYT Sosyal DdEDCDaAEdbBACEBCCEE     

Cevap Anahtarı B DAEDCDBAECABACEBCCEEEBCCD

TYT Matematik  b  aeD Ab  e c     B  ce  d            

Cevap Anahtarı B DABEBADEAEEDBEDACEACBBCACACBCBAAAEBCDACA

TYT Fen   Cbbc  B  a DCaee E

Cevap Anahtarı B CECDCEBCBDEBADCDCDBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Fiilimsiler 1 1 0 100
Ses Olayları 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri 2 0 2 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 12 7 5 58
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’daki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100
İslamiyet’in doğuşu sırasında Arap Yarımadası, Asya, Avrupa ve Afrika’nın genel durumunu açıklar. 1 1 0 100
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0
Türkiye'de Bitkiler 1 1 0 100
Türkiye'de Göçlerin Nedenleri, Sonuçları ve Mekansal Etkileri 1 0 1 0
İklim Elemanları / Yağış 1 1 0 100
Yerleşme Dokuları ve Tipleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin yapılış amacını ve önemini fark eder. 1 1 0 100
İman ve İslam kavramları arasındaki ilişkiyi fark eder. 1 1 0 100
İslam dininin kültür, sanat ve düşünce üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 2 0 2 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 1 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0
Sayı Problemleri 1 0 0 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 0 0 0
Öklit Bağıntıları 1 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Ortalama hız kavramını açıklar. 1 0 1 0
Dalgaları taşıdığı enerjiye ve titreşim doğrultusuna göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Küresel aynalarda odak noktası, merkez, tepe noktası ve asal eksen kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Enerjinin bir biçimden diğer bir biçime (mekanik, ısı, ışık, ses gibi) dönüşümünde toplam enerjinin korunduğu çıkarımını yapar.1 0 0 0
Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 3. KURUMSAL DENEME SINAVI

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
TARIK 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
248,843 234,800 8 24 24 24 2542

Puanı Hesaplanan: 39 39 39 5539

Katılımlar: 13 40 40 40 5830

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 17 14,75 37 17,00 16,19 14,98

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,79 2,51 2,19

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 1,96 1,86 1,35

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,40 2,21 1,53

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,77 3,71 3,49

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 4 10,00 50 10,92 10,28 8,57

Matematik-1 30 11 3 10,25 34 7,65 7,96 5,58

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,27 0,51 0,37

TYT Matematik 40 11 3 10,25 26 7,92 8,47 5,95

Fizik 7 0 0 0,00 0 1,81 1,68 1,22

Kimya 7 0 0 0,00 0 2,67 2,71 1,69

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 1,44 1,86 1,26

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 5,92 6,25 4,18

Toplam: 120 42 24 36,00 30 41,77 41,19 33,68

TYT Türkçe CBcCcdBdcE deaaCdEAB AbcdABDCb  aAeEACBd

Cevap Anahtarı A CBECDCBEDECADECCAEABDACBEABDCEDBBADEACBE

TYT Sosyal dDcAc   DAAC Ac CEBC     

Cevap Anahtarı A CDDAECEBDAACEABECEBCDCBEC

TYT Matematik DEEAa   a     E DEB  dC   C B           

Cevap Anahtarı A DEEADEABEBADAAECDEBACACCBBCBBCCBADCAAAEA

TYT Fen                    D

Cevap Anahtarı A ECDCBCEDCEBADBDCEBCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Fiilimsiler 1 0 1 0
Ses Olayları 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 0 2 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 12 7 2 58
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 2 0
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’daki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 1 0
İslamiyet’in doğuşu sırasında Arap Yarımadası, Asya, Avrupa ve Afrika’nın genel durumunu açıklar. 1 1 0 100
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 1 0 1 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 0 0
Türkiye'de Bitkiler 1 0 0 0
Türkiye'de Göçlerin Nedenleri, Sonuçları ve Mekansal Etkileri 1 0 0 0
İklim Elemanları / Yağış 1 1 0 100
Yerleşme Dokuları ve Tipleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 0 0 0
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin yapılış amacını ve önemini fark eder. 1 1 0 100
İman ve İslam kavramları arasındaki ilişkiyi fark eder. 1 1 0 100
İslam dininin kültür, sanat ve düşünce üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 2 2 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0
Sayı Problemleri 1 0 0 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 0 0 0
Öklit Bağıntıları 1 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Ortalama hız kavramını açıklar. 1 0 0 0
Dalgaları taşıdığı enerjiye ve titreşim doğrultusuna göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Küresel aynalarda odak noktası, merkez, tepe noktası ve asal eksen kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Enerjinin bir biçimden diğer bir biçime (mekanik, ısı, ışık, ses gibi) dönüşümünde toplam enerjinin korunduğu çıkarımını yapar.1 0 0 0
Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 3. KURUMSAL DENEME SINAVI

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
D BECKHAM 0 -MA

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
199,315 234,800 4 31 31 31 4326

Puanı Hesaplanan: 39 39 39 5539

Katılımlar: 4 40 40 40 5830

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 18 12,50 31 17,12 16,19 14,98

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,56 2,51 2,19

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,75 1,86 1,35

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,81 2,21 1,53

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 4,06 3,71 3,49

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 7 5 5,75 29 11,19 10,28 8,57

Fizik 7 1 5 -0,25 -4 1,44 1,68 1,22

Kimya 7 2 2 1,50 21 3,50 2,71 1,69

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 2,44 1,86 1,26

TYT Fen 20 3 7 1,25 6 7,38 6,25 4,18

Toplam: 120 27 30 19,50 16 46,06 41,19 33,68

TYT Türkçe c eDadBacacC eEddCbAbDBBACDdBBEdcdA   Ab

Cevap Anahtarı B BECDCEBCEDACEDEACCCAADBBACDEBBEBDEADBEAC

TYT Sosyal DAcaCc  E      BbdEE     

Cevap Anahtarı B DAEDCDBAECABACEBCCEEEBCCD

TYT Fen ddCaad  d dB D      

Cevap Anahtarı B CECDCEBCBDEBADCDCDBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Fiilimsiler 1 0 1 0
Ses Olayları 1 0 0 0
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri 2 0 2 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 12 9 2 75
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 1 1 25

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’daki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100
İslamiyet’in doğuşu sırasında Arap Yarımadası, Asya, Avrupa ve Afrika’nın genel durumunu açıklar. 1 0 1 0
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 0 0
Türkiye'de Bitkiler 1 1 0 100
Türkiye'de Göçlerin Nedenleri, Sonuçları ve Mekansal Etkileri 1 0 0 0
İklim Elemanları / Yağış 1 0 1 0
Yerleşme Dokuları ve Tipleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 0 1 0
İslam'da ibadetlerin yapılış amacını ve önemini fark eder. 1 1 0 100
İman ve İslam kavramları arasındaki ilişkiyi fark eder. 1 1 0 100
İslam dininin kültür, sanat ve düşünce üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Ortalama hız kavramını açıklar. 1 0 1 0
Dalgaları taşıdığı enerjiye ve titreşim doğrultusuna göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Küresel aynalarda odak noktası, merkez, tepe noktası ve asal eksen kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Enerjinin bir biçimden diğer bir biçime (mekanik, ısı, ışık, ses gibi) dönüşümünde toplam enerjinin korunduğu çıkarımını yapar.1 0 1 0
Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 0 0
Periyodik Sistem 1 0 0 0
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler 1 0 1 0
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
Katılar 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 0 0
Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0
KİMYA HER YERDE 1 0 1 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0
Temizlik maddelerinin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Lipitlerin genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 0 0 0
Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 0 0 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Partenogenezle üremeyi açıklar. 1 0 0 0
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 0 0
Doğal kaynakların sürdürülebilirliğinin önemini açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 3. KURUMSAL DENEME SINAVI

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HATİCE ERYILMAZ 0 -MA

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
235,835 234,800 3 26 26 26 3013

Puanı Hesaplanan: 39 39 39 5539

Katılımlar: 4 40 40 40 5830

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 15 18 10,50 26 17,12 16,19 14,98

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,56 2,51 2,19

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,75 1,86 1,35

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,81 2,21 1,53

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,06 3,71 3,49

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 2 11,50 58 11,19 10,28 8,57

Matematik-1 30 9 4 8,00 27 9,06 7,96 5,58

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 1,31 0,51 0,37

TYT Matematik 40 9 5 7,75 19 10,38 8,47 5,95

Fizik 7 1 2 0,50 7 1,44 1,68 1,22

Kimya 7 2 4 1,00 14 3,50 2,71 1,69

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 2,44 1,86 1,26

TYT Fen 20 4 9 1,75 9 7,38 6,25 4,18

Toplam: 120 40 34 31,50 26 46,06 41,19 33,68

TYT Türkçe d CDa  dbecd DEddbCA DBBACbbBabcDEce  Ae

Cevap Anahtarı B BECDCEBCEDACEDEACCCAADBBACDEBBEBDEADBEAC

TYT Sosyal D EDCc  E A  CbBCCEE     

Cevap Anahtarı B DAEDCDBAECABACEBCCEEEBCCD

TYT Matematik       cEAE  B D e   c CdC  BC    c      

Cevap Anahtarı B DABEBADEAEEDBEDACEACBBCACACBCBAAAEBCDACA

TYT Fen  Ed e   cabaAD eCec 

Cevap Anahtarı B CECDCEBCBDEBADCDCDBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 0 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Fiilimsiler 1 1 0 100
Ses Olayları 1 0 0 0
Yazım Kuralları 2 0 2 0
Noktalama İşaretleri 2 0 2 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 12 9 3 75
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 2 0
Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 1 1 25

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’daki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100
İslamiyet’in doğuşu sırasında Arap Yarımadası, Asya, Avrupa ve Afrika’nın genel durumunu açıklar. 1 1 0 100
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 0 0
Türkiye'de Bitkiler 1 1 0 100
Türkiye'de Göçlerin Nedenleri, Sonuçları ve Mekansal Etkileri 1 0 0 0
İklim Elemanları / Yağış 1 0 1 0
Yerleşme Dokuları ve Tipleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin yapılış amacını ve önemini fark eder. 1 1 0 100
İman ve İslam kavramları arasındaki ilişkiyi fark eder. 1 1 0 100
İslam dininin kültür, sanat ve düşünce üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 2 2 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Permütasyon 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0
Sayı Problemleri 1 0 0 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 0 0 0
Öklit Bağıntıları 1 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 1 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Ortalama hız kavramını açıklar. 1 0 0 0
Dalgaları taşıdığı enerjiye ve titreşim doğrultusuna göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Küresel aynalarda odak noktası, merkez, tepe noktası ve asal eksen kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Enerjinin bir biçimden diğer bir biçime (mekanik, ısı, ışık, ses gibi) dönüşümünde toplam enerjinin korunduğu çıkarımını yapar.1 0 0 0
Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 3. KURUMSAL DENEME SINAVI

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KEMAL C 0 -MA

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
336,100 234,800 2 9 9 9 417

Puanı Hesaplanan: 39 39 39 5539

Katılımlar: 4 40 40 40 5830

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 10 25,50 64 17,12 16,19 14,98

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,56 2,51 2,19

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,75 1,86 1,35

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,81 2,21 1,53

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,06 3,71 3,49

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 11,19 10,28 8,57

Matematik-1 30 17 3 16,25 54 9,06 7,96 5,58

Geometri 10 1 1 0,75 8 1,31 0,51 0,37

TYT Matematik 40 18 4 17,00 43 10,38 8,47 5,95

Fizik 7 1 5 -0,25 -4 1,44 1,68 1,22

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,50 2,71 1,69

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,44 1,86 1,26

TYT Fen 20 11 8 9,00 45 7,38 6,25 4,18

Toplam: 120 72 27 65,25 54 46,06 41,19 33,68

TYT Türkçe B CDCbBdaacC cEAdCCAcDBBACDdBBEeDEADBEAC

Cevap Anahtarı B BECDCEBCEDACEDEACCCAADBBACDEBBEBDEADBEAC

TYT Sosyal DcEDCDaAEbAeACEBCCaE     

Cevap Anahtarı B DAEDCDBAECABACEBCCEEEBCCD

TYT Matematik D  EB DEAcE B DA Ed B CbC CBC  c  B     

Cevap Anahtarı B DABEBADEAEEDBEDACEACBBCACACBCBAAAEBCDACA

TYT Fen dEdbbc CBaEBADbeCDBE

Cevap Anahtarı B CECDCEBCBDEBADCDCDBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Fiilimsiler 1 0 1 0
Ses Olayları 1 0 0 0
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri 2 0 2 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 12 12 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’daki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100
İslamiyet’in doğuşu sırasında Arap Yarımadası, Asya, Avrupa ve Afrika’nın genel durumunu açıklar. 1 1 0 100
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0
Türkiye'de Bitkiler 1 1 0 100
Türkiye'de Göçlerin Nedenleri, Sonuçları ve Mekansal Etkileri 1 0 1 0
İklim Elemanları / Yağış 1 1 0 100
Yerleşme Dokuları ve Tipleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin yapılış amacını ve önemini fark eder. 1 1 0 100
İman ve İslam kavramları arasındaki ilişkiyi fark eder. 1 1 0 100
İslam dininin kültür, sanat ve düşünce üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 1 0 33
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 2 2 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Permütasyon 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0
Sayı Problemleri 1 0 0 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 1 0 50
Öklit Bağıntıları 1 1 0 100
Üçgenlerin Eşliği 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 1 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Ortalama hız kavramını açıklar. 1 0 1 0
Dalgaları taşıdığı enerjiye ve titreşim doğrultusuna göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Küresel aynalarda odak noktası, merkez, tepe noktası ve asal eksen kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Enerjinin bir biçimden diğer bir biçime (mekanik, ısı, ışık, ses gibi) dönüşümünde toplam enerjinin korunduğu çıkarımını yapar.1 0 1 0
Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 3. KURUMSAL DENEME SINAVI

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SÜMEYYE 0 -MA

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
345,460 234,800 1 7 7 7 348

Puanı Hesaplanan: 39 39 39 5539

Katılımlar: 4 40 40 40 5830

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 16 20,00 50 17,12 16,19 14,98

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,56 2,51 2,19

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 1,75 1,86 1,35

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,81 2,21 1,53

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,06 3,71 3,49

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 1 13,75 69 11,19 10,28 8,57

Matematik-1 30 13 4 12,00 40 9,06 7,96 5,58

Geometri 10 5 1 4,75 48 1,31 0,51 0,37

TYT Matematik 40 18 5 16,75 42 10,38 8,47 5,95

Fizik 7 6 1 5,75 82 1,44 1,68 1,22

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,50 2,71 1,69

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 2,44 1,86 1,26

TYT Fen 20 18 2 17,50 88 7,38 6,25 4,18

Toplam: 120 74 24 68,00 57 46,06 41,19 33,68

TYT Türkçe CBbCeCBccEbAeECCdEABaeCdbABDCceBBbDEAadE

Cevap Anahtarı A CBECDCBEDECADECCAEABDACBEABDCEDBBADEACBE

TYT Sosyal CDD E  BDA CEb ECEBC     

Cevap Anahtarı A CDDAECEBDAACEABECEBCDCBEC

TYT Matematik DEEAcE   B      DEBbaAC e C B CBA C Ac  

Cevap Anahtarı A DEEADEABEBADAAECDEBACACCBBCBBCCBADCAAAEA

TYT Fen ECDCBdEDCEBADcDCEBCD

Cevap Anahtarı A ECDCBCEDCEBADBDCEBCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Fiilimsiler 1 0 1 0
Ses Olayları 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 12 7 5 58
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 2 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’daki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100
İslamiyet’in doğuşu sırasında Arap Yarımadası, Asya, Avrupa ve Afrika’nın genel durumunu açıklar. 1 1 0 100
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 0 0
Türkiye'de Bitkiler 1 0 0 0
Türkiye'de Göçlerin Nedenleri, Sonuçları ve Mekansal Etkileri 1 1 0 100
İklim Elemanları / Yağış 1 1 0 100
Yerleşme Dokuları ve Tipleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin yapılış amacını ve önemini fark eder. 1 1 0 100
İman ve İslam kavramları arasındaki ilişkiyi fark eder. 1 1 0 100
İslam dininin kültür, sanat ve düşünce üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyonun Tersi 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 2 2 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 1 0
Kesir Problemleri 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 1 0 0 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açıortay 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 1 0 50
Öklit Bağıntıları 1 1 0 100
Üçgenlerin Eşliği 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 1 0 100
Prizmalar 1 0 1 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Ortalama hız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Dalgaları taşıdığı enerjiye ve titreşim doğrultusuna göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Küresel aynalarda odak noktası, merkez, tepe noktası ve asal eksen kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Enerjinin bir biçimden diğer bir biçime (mekanik, ısı, ışık, ses gibi) dönüşümünde toplam enerjinin korunduğu çıkarımını yapar.1 0 1 0
Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 3. KURUMSAL DENEME SINAVI

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EREN YÖRÜK 0 -MB

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
301,610 234,800 2 16 16 16 945

Puanı Hesaplanan: 39 39 39 5539

Katılımlar: 9 40 40 40 5830

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 14 22,50 56 13,22 16,19 14,98

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,58 2,51 2,19

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,89 1,86 1,35

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,33 2,21 1,53

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,25 3,71 3,49

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 8,06 10,28 8,57

Matematik-1 30 15 11 12,25 41 4,53 7,96 5,58

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,08 0,51 0,37

TYT Matematik 40 15 11 12,25 31 4,61 8,47 5,95

Fizik 7 3 1 2,75 39 0,56 1,68 1,22

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,78 2,71 1,69

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 1,22 1,86 1,26

TYT Fen 20 6 3 5,25 26 2,56 6,25 4,18

Toplam: 120 62 33 53,75 45 28,44 41,19 33,68

TYT Türkçe BcCDCdBeEadbEcEACCbeADBBACDdBaceDEADBaAC

Cevap Anahtarı B BECDCEBCEDACEDEACCCAADBBACDEBBEBDEADBEAC

TYT Sosyal DAEDbDcAECeBcCdBCCEE     

Cevap Anahtarı B DAEDCDBAECABACEBCCEEEBCCD

TYT Matematik DcBaB DEAEEcBED dEcadBaAC  cbd          

Cevap Anahtarı B DABEBADEAEEDBEDACEACBBCACACBCBAAAEBCDACA

TYT Fen   CDaE       Db Ca E

Cevap Anahtarı B CECDCEBCBDEBADCDCDBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Fiilimsiler 1 0 1 0
Ses Olayları 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 0 2 0
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 12 10 2 83
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 2 0
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’daki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 1 0
İslamiyet’in doğuşu sırasında Arap Yarımadası, Asya, Avrupa ve Afrika’nın genel durumunu açıklar. 1 1 0 100
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Türkiye'de Bitkiler 1 1 0 100
Türkiye'de Göçlerin Nedenleri, Sonuçları ve Mekansal Etkileri 1 0 1 0
İklim Elemanları / Yağış 1 1 0 100
Yerleşme Dokuları ve Tipleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin yapılış amacını ve önemini fark eder. 1 1 0 100
İman ve İslam kavramları arasındaki ilişkiyi fark eder. 1 1 0 100
İslam dininin kültür, sanat ve düşünce üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyonun Tersi 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 1 2 33
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 2 2 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 1 0 1 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 0 0 0
Öklit Bağıntıları 1 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Ortalama hız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Dalgaları taşıdığı enerjiye ve titreşim doğrultusuna göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Küresel aynalarda odak noktası, merkez, tepe noktası ve asal eksen kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Enerjinin bir biçimden diğer bir biçime (mekanik, ısı, ışık, ses gibi) dönüşümünde toplam enerjinin korunduğu çıkarımını yapar.1 0 0 0
Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 3. KURUMSAL DENEME SINAVI

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
FATMA GÜL AYÇİÇEK 0 -MB

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
216,560 234,800 6 29 29 29 3704

Puanı Hesaplanan: 39 39 39 5539

Katılımlar: 9 40 40 40 5830

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 11 12 8,00 20 13,22 16,19 14,98

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,58 2,51 2,19

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,89 1,86 1,35

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,33 2,21 1,53

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,25 3,71 3,49

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 9 8,75 44 8,06 10,28 8,57

Matematik-1 30 6 1 5,75 19 4,53 7,96 5,58

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,08 0,51 0,37

TYT Matematik 40 6 1 5,75 14 4,61 8,47 5,95

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,56 1,68 1,22

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,78 2,71 1,69

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 1,22 1,86 1,26

TYT Fen 20 3 2 2,50 13 2,56 6,25 4,18

Toplam: 120 31 24 25,00 21 28,44 41,19 33,68

TYT Türkçe dB C  B cEdAeaCdAEcBeAa d deC           

Cevap Anahtarı A CBECDCBEDECADECCAEABDACBEABDCEDBBADEACBE

TYT Sosyal aDcbEeaBDcdCEABECdBa     

Cevap Anahtarı A CDDAECEBDAACEABECEBCDCBEC

TYT Matematik  E A            DEB d C                 

Cevap Anahtarı A DEEADEABEBADAAECDEBACACCBBCBBCCBADCAAAEA

TYT Fen  b     D        E bD

Cevap Anahtarı A ECDCBCEDCEBADBDCEBCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 0 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Fiilimsiler 1 0 1 0
Ses Olayları 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri 2 0 2 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 12 3 2 25
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’daki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 1 0
İslamiyet’in doğuşu sırasında Arap Yarımadası, Asya, Avrupa ve Afrika’nın genel durumunu açıklar. 1 1 0 100
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 1 0 1 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0
Türkiye'de Bitkiler 1 0 1 0
Türkiye'de Göçlerin Nedenleri, Sonuçları ve Mekansal Etkileri 1 1 0 100
İklim Elemanları / Yağış 1 1 0 100
Yerleşme Dokuları ve Tipleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin yapılış amacını ve önemini fark eder. 1 0 1 0
İman ve İslam kavramları arasındaki ilişkiyi fark eder. 1 1 0 100
İslam dininin kültür, sanat ve düşünce üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 2 2 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 1 0 0 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 0 0 0
Öklit Bağıntıları 1 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Ortalama hız kavramını açıklar. 1 0 0 0
Dalgaları taşıdığı enerjiye ve titreşim doğrultusuna göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Küresel aynalarda odak noktası, merkez, tepe noktası ve asal eksen kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Enerjinin bir biçimden diğer bir biçime (mekanik, ısı, ışık, ses gibi) dönüşümünde toplam enerjinin korunduğu çıkarımını yapar.1 0 0 0
Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 3. KURUMSAL DENEME SINAVI

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İSMAİL KAYMAZ 0 -MB

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
322,370 234,800 1 11 11 11 593

Puanı Hesaplanan: 39 39 39 5539

Katılımlar: 9 40 40 40 5830

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 10 26,50 66 13,22 16,19 14,98

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,58 2,51 2,19

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 1,89 1,86 1,35

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,33 2,21 1,53

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,25 3,71 3,49

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 8,06 10,28 8,57

Matematik-1 30 12 4 11,00 37 4,53 7,96 5,58

Geometri 10 1 1 0,75 8 0,08 0,51 0,37

TYT Matematik 40 13 5 11,75 29 4,61 8,47 5,95

Fizik 7 1 1 0,75 11 0,56 1,68 1,22

Kimya 7 2 0 2,00 29 0,78 2,71 1,69

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 1,22 1,86 1,26

TYT Fen 20 9 1 8,75 44 2,56 6,25 4,18

Toplam: 120 66 21 60,75 51 28,44 41,19 33,68

TYT Türkçe B CcCaBbEccCbDEdCCCeADBBACDEBBEaDEcDBEAC

Cevap Anahtarı B BECDCEBCEDACEDEACCCAADBBACDEBBEBDEADBEAC

TYT Sosyal bdEDCDBAECAccCdBCCEE     

Cevap Anahtarı B DAEDCDBAECABACEBCCEEEBCCD

TYT Matematik       bEA EbBED CEe   dACA  C Ae        

Cevap Anahtarı B DABEBADEAEEDBEDACEACBBCACACBCBAAAEBCDACA

TYT Fen     aE C     DCDCDBE

Cevap Anahtarı B CECDCEBCBDEBADCDCDBE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Fiilimsiler 1 1 0 100
Ses Olayları 1 0 1 0
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 12 10 2 83
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’daki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100
İslamiyet’in doğuşu sırasında Arap Yarımadası, Asya, Avrupa ve Afrika’nın genel durumunu açıklar. 1 1 0 100
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 1 0 1 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Türkiye'de Bitkiler 1 1 0 100
Türkiye'de Göçlerin Nedenleri, Sonuçları ve Mekansal Etkileri 1 1 0 100
İklim Elemanları / Yağış 1 1 0 100
Yerleşme Dokuları ve Tipleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin yapılış amacını ve önemini fark eder. 1 1 0 100
İman ve İslam kavramları arasındaki ilişkiyi fark eder. 1 1 0 100
İslam dininin kültür, sanat ve düşünce üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 1 0 33
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 2 2 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 1 0 0 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 0 0 0
Öklit Bağıntıları 1 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 1 0 100
Prizmalar 1 0 1 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Ortalama hız kavramını açıklar. 1 0 0 0
Dalgaları taşıdığı enerjiye ve titreşim doğrultusuna göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Küresel aynalarda odak noktası, merkez, tepe noktası ve asal eksen kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Enerjinin bir biçimden diğer bir biçime (mekanik, ısı, ışık, ses gibi) dönüşümünde toplam enerjinin korunduğu çıkarımını yapar.1 0 0 0
Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 3. KURUMSAL DENEME SINAVI

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KÜBRA ÜZÜM 0 -MB

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
221,953 234,800 5 28 28 28 3516

Puanı Hesaplanan: 39 39 39 5539

Katılımlar: 9 40 40 40 5830

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 15 18,25 46 13,22 16,19 14,98

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 1,58 2,51 2,19

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,89 1,86 1,35

Felsefe 5 1 1 0,75 15 1,33 2,21 1,53

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,25 3,71 3,49

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 7 5 5,75 29 8,06 10,28 8,57

Matematik-1 30 3 2 2,50 8 4,53 7,96 5,58

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,08 0,51 0,37

TYT Matematik 40 3 2 2,50 6 4,61 8,47 5,95

Fizik 7 1 1 0,75 11 0,56 1,68 1,22

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,78 2,71 1,69

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 1,22 1,86 1,26

TYT Fen 20 1 1 0,75 4 2,56 6,25 4,18

Toplam: 120 33 23 27,25 23 28,44 41,19 33,68

TYT Türkçe B CDCdBdaeAe  bACCCAAaBBACaEBcbdeEAeBdAb

Cevap Anahtarı B BECDCEBCEDACEDEACCCAADBBACDEBBEBDEADBEAC

TYT Sosyal   cDaa bE A   c CCEE     

Cevap Anahtarı B DAEDCDBAECABACEBCCEEEBCCD

TYT Matematik       c A   B         a C               

Cevap Anahtarı B DABEBADEAEEDBEDACEACBBCACACBCBAAAEBCDACA

TYT Fen   C b               

Cevap Anahtarı B CECDCEBCBDEBADCDCDBE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Fiilimsiler 1 0 0 0
Ses Olayları 1 0 0 0
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri 2 0 2 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 12 8 4 67
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 2 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’daki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 1 0
İslamiyet’in doğuşu sırasında Arap Yarımadası, Asya, Avrupa ve Afrika’nın genel durumunu açıklar. 1 1 0 100
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 1 0 0 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 0 0
Türkiye'de Bitkiler 1 1 0 100
Türkiye'de Göçlerin Nedenleri, Sonuçları ve Mekansal Etkileri 1 0 0 0
İklim Elemanları / Yağış 1 0 1 0
Yerleşme Dokuları ve Tipleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin yapılış amacını ve önemini fark eder. 1 1 0 100
İman ve İslam kavramları arasındaki ilişkiyi fark eder. 1 0 0 0
İslam dininin kültür, sanat ve düşünce üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 2 1 0 50
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Permütasyon 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 1 0 0 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 0 0 0
Öklit Bağıntıları 1 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Ortalama hız kavramını açıklar. 1 0 0 0
Dalgaları taşıdığı enerjiye ve titreşim doğrultusuna göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Küresel aynalarda odak noktası, merkez, tepe noktası ve asal eksen kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Enerjinin bir biçimden diğer bir biçime (mekanik, ısı, ışık, ses gibi) dönüşümünde toplam enerjinin korunduğu çıkarımını yapar.1 0 0 0
Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 3. KURUMSAL DENEME SINAVI

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MK 0 -MB

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
252,703 234,800 4 23 23 23 2387

Puanı Hesaplanan: 39 39 39 5539

Katılımlar: 9 40 40 40 5830

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 13 20,75 52 13,22 16,19 14,98

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,58 2,51 2,19

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 1,89 1,86 1,35

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,33 2,21 1,53

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,25 3,71 3,49

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 8,06 10,28 8,57

Fizik 7 1 0 1,00 14 0,56 1,68 1,22

Kimya 7 2 0 2,00 29 0,78 2,71 1,69

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 1,22 1,86 1,26

TYT Fen 20 4 1 3,75 19 2,56 6,25 4,18

Toplam: 120 42 18 37,50 31 28,44 41,19 33,68

TYT Türkçe dBaCDCB  ECAaaaddEABeAbaEABDbcDBBADEAa E

Cevap Anahtarı A CBECDCBEDECADECCAEABDACBEABDCEDBBADEACBE

TYT Sosyal bDedECE DAACdA ECEBC     

Cevap Anahtarı A CDDAECEBDAACEABECEBCDCBEC

TYT Fen E      D     Be    D

Cevap Anahtarı A ECDCBCEDCEBADBDCEBCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Fiilimsiler 1 0 0 0
Ses Olayları 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Noktalama İşaretleri 2 0 2 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 12 9 3 75
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 2 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’daki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 1 0
İslamiyet’in doğuşu sırasında Arap Yarımadası, Asya, Avrupa ve Afrika’nın genel durumunu açıklar. 1 1 0 100
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 1 0 1 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Türkiye'de Bitkiler 1 1 0 100
Türkiye'de Göçlerin Nedenleri, Sonuçları ve Mekansal Etkileri 1 0 0 0
İklim Elemanları / Yağış 1 1 0 100
Yerleşme Dokuları ve Tipleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin yapılış amacını ve önemini fark eder. 1 1 0 100
İman ve İslam kavramları arasındaki ilişkiyi fark eder. 1 1 0 100
İslam dininin kültür, sanat ve düşünce üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Ortalama hız kavramını açıklar. 1 0 0 0
Dalgaları taşıdığı enerjiye ve titreşim doğrultusuna göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Küresel aynalarda odak noktası, merkez, tepe noktası ve asal eksen kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Enerjinin bir biçimden diğer bir biçime (mekanik, ısı, ışık, ses gibi) dönüşümünde toplam enerjinin korunduğu çıkarımını yapar.1 0 0 0
Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 0 0
Periyodik Sistem 1 0 0 0
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
Katılar 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 0 0
Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0
KİMYA HER YERDE 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100
Temizlik maddelerinin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Lipitlerin genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 0 1 0
Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 0 0 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Partenogenezle üremeyi açıklar. 1 0 0 0
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 0 0
Doğal kaynakların sürdürülebilirliğinin önemini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 3. KURUMSAL DENEME SINAVI

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUHARREM ESEN 0 -MB

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
152,115 234,800 8 37 37 37 5408

Puanı Hesaplanan: 39 39 39 5539

Katılımlar: 9 40 40 40 5830

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 10 26 3,50 9 13,22 16,19 14,98

Toplam: 120 10 26 3,50 3 28,44 41,19 33,68

TYT Türkçe a CDCdBdaabCbDaeebbd   BcaDceaccbdAedadC

Cevap Anahtarı B BECDCEBCEDACEDEACCCAADBBACDEBBEBDEADBEAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Fiilimsiler 1 1 0 100
Ses Olayları 1 0 1 0
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri 2 0 2 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 12 2 8 17
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 2 0
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 1 3 25



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 3. KURUMSAL DENEME SINAVI

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİSANUR USLU 0 -MB

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
261,855 234,800 3 22 22 22 2046

Puanı Hesaplanan: 39 39 39 5539

Katılımlar: 9 40 40 40 5830

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 14 19,50 49 13,22 16,19 14,98

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,58 2,51 2,19

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,89 1,86 1,35

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,33 2,21 1,53

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,25 3,71 3,49

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 7 10,25 51 8,06 10,28 8,57

Matematik-1 30 9 1 8,75 29 4,53 7,96 5,58

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,08 0,51 0,37

TYT Matematik 40 9 1 8,75 22 4,61 8,47 5,95

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,56 1,68 1,22

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,78 2,71 1,69

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 1,22 1,86 1,26

TYT Fen 20 2 0 2,00 10 2,56 6,25 4,18

Toplam: 120 46 22 40,50 34 28,44 41,19 33,68

TYT Türkçe B CDCcBdaaAaE EACbeeA BBdCDEBaccbEcDBEAC

Cevap Anahtarı B BECDCEBCEDACEDEACCCAADBBACDEBBEBDEADBEAC

TYT Sosyal DdEDbDabEdAeACdBCCE      

Cevap Anahtarı B DAEDCDBAECABACEBCCEEEBCCD

TYT Matematik       DEA EaB D  E     AC               

Cevap Anahtarı B DABEBADEAEEDBEDACEACBBCACACBCBAAAEBCDACA

TYT Fen              D   D  

Cevap Anahtarı B CECDCEBCBDEBADCDCDBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Fiilimsiler 1 0 0 0
Ses Olayları 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri 2 0 2 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 12 6 5 50
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’daki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 1 0
İslamiyet’in doğuşu sırasında Arap Yarımadası, Asya, Avrupa ve Afrika’nın genel durumunu açıklar. 1 1 0 100
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0
Türkiye'de Bitkiler 1 1 0 100
Türkiye'de Göçlerin Nedenleri, Sonuçları ve Mekansal Etkileri 1 0 1 0
İklim Elemanları / Yağış 1 1 0 100
Yerleşme Dokuları ve Tipleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin yapılış amacını ve önemini fark eder. 1 0 0 0
İman ve İslam kavramları arasındaki ilişkiyi fark eder. 1 1 0 100
İslam dininin kültür, sanat ve düşünce üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 2 2 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Permütasyon 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 1 0 0 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 0 0 0
Öklit Bağıntıları 1 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Ortalama hız kavramını açıklar. 1 0 0 0
Dalgaları taşıdığı enerjiye ve titreşim doğrultusuna göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Küresel aynalarda odak noktası, merkez, tepe noktası ve asal eksen kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Enerjinin bir biçimden diğer bir biçime (mekanik, ısı, ışık, ses gibi) dönüşümünde toplam enerjinin korunduğu çıkarımını yapar.1 0 0 0
Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 3. KURUMSAL DENEME SINAVI

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
PİCARDİ 0 -MB

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 9 40 40 40 5830

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 8 32 0,00 0 13,22 16,19 14,98

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 1,58 2,51 2,19

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,89 1,86 1,35

Felsefe 5 0 1 -0,25 -5 1,33 2,21 1,53

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 3,25 3,71 3,49

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 3 8 1,00 5 8,06 10,28 8,57

Toplam: 120 11 40 1,00 1 28,44 41,19 33,68

TYT Türkçe aBcaDaBbedbAadCddbAdaeaabccbedbdaAccedBd

Cevap Anahtarı A CBECDCBEDECADECCAEABDACBEABDCEDBBADEACBE

TYT Sosyal CbcbcbdaDAd              

Cevap Anahtarı A CDDAECEBDAACEABECEBCDCBEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Fiilimsiler 1 0 1 0
Ses Olayları 1 0 1 0
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri 2 0 2 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 12 1 11 8
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 2 0
Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 1 3 25

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’daki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100
İslamiyet’in doğuşu sırasında Arap Yarımadası, Asya, Avrupa ve Afrika’nın genel durumunu açıklar. 1 0 1 0
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 1 0 1 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0
Türkiye'de Bitkiler 1 0 1 0
Türkiye'de Göçlerin Nedenleri, Sonuçları ve Mekansal Etkileri 1 0 1 0
İklim Elemanları / Yağış 1 1 0 100
Yerleşme Dokuları ve Tipleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 0 0 0
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 0 0 0
İslam'da ibadetlerin yapılış amacını ve önemini fark eder. 1 0 0 0
İman ve İslam kavramları arasındaki ilişkiyi fark eder. 1 0 0 0
İslam dininin kültür, sanat ve düşünce üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 3. KURUMSAL DENEME SINAVI

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SZYMANSKİ 0 -MB

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
162,385 234,800 7 36 36 36 5235

Puanı Hesaplanan: 39 39 39 5539

Katılımlar: 9 40 40 40 5830

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 5 20 0,00 0 13,22 16,19 14,98

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,58 2,51 2,19

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 1,89 1,86 1,35

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,33 2,21 1,53

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,25 3,71 3,49

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 8 7 6,25 31 8,06 10,28 8,57

Matematik-1 30 1 2 0,50 2 4,53 7,96 5,58

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,08 0,51 0,37

TYT Matematik 40 1 2 0,50 1 4,61 8,47 5,95

Toplam: 120 14 29 6,75 6 28,44 41,19 33,68

TYT Türkçe debaDCBbecacaddCbadcDebdb               

Cevap Anahtarı A CBECDCBEDECADECCAEABDACBEABDCEDBBADEACBE

TYT Sosyal CDedEdEcab     ECEdC     

Cevap Anahtarı A CDDAECEBDAACEABECEBCDCBEC

TYT Matematik c     A    b                            

Cevap Anahtarı A DEEADEABEBADAAECDEBACACCBBCBBCCBADCAAAEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Fiilimsiler 1 0 1 0
Ses Olayları 1 0 1 0
Yazım Kuralları 2 0 2 0
Noktalama İşaretleri 2 0 2 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 12 1 2 8
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 1 0 0 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’daki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100
İslamiyet’in doğuşu sırasında Arap Yarımadası, Asya, Avrupa ve Afrika’nın genel durumunu açıklar. 1 1 0 100
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 1 0 1 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0
Türkiye'de Bitkiler 1 1 0 100
Türkiye'de Göçlerin Nedenleri, Sonuçları ve Mekansal Etkileri 1 0 1 0
İklim Elemanları / Yağış 1 0 1 0
Yerleşme Dokuları ve Tipleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin yapılış amacını ve önemini fark eder. 1 1 0 100
İman ve İslam kavramları arasındaki ilişkiyi fark eder. 1 0 1 0
İslam dininin kültür, sanat ve düşünce üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 1 50
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 2 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 1 0 0 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 0 0 0
Öklit Bağıntıları 1 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 3. KURUMSAL DENEME SINAVI

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AABARIŞ MANÇO 0 -MG

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
185,035 234,800 1 34 34 34 4767

Puanı Hesaplanan: 39 39 39 5539

Katılımlar: 1 40 40 40 5830

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 5 20 0,00 0 0,00 16,19 14,98

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,50 2,51 2,19

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,50 1,86 1,35

Felsefe 5 5 0 5,00 100 5,00 2,21 1,53

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,75 3,71 3,49

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 13,75 10,28 8,57

Matematik-1 30 2 6 0,50 2 0,50 7,96 5,58

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 0,51 0,37

TYT Matematik 40 2 6 0,50 1 0,50 8,47 5,95

Toplam: 120 22 31 14,25 12 14,25 41,19 33,68

TYT Türkçe Bc bCbcad bdabadbadbA BBcaac            

Cevap Anahtarı B BECDCEBCEDACEDEACCCAADBBACDEBBEBDEADBEAC

TYT Sosyal DdEDbDBAbbABACEBCdEE     

Cevap Anahtarı B DAEDCDBAECABACEBCCEEEBCCD

TYT Matematik b     c Abb e D         a               

Cevap Anahtarı B DABEBADEAEEDBEDACEACBBCACACBCBAAAEBCDACA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Fiilimsiler 1 0 1 0
Ses Olayları 1 0 1 0
Yazım Kuralları 2 0 2 0
Noktalama İşaretleri 2 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 12 2 3 17
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’daki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 1 0
İslamiyet’in doğuşu sırasında Arap Yarımadası, Asya, Avrupa ve Afrika’nın genel durumunu açıklar. 1 1 0 100
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0
Türkiye'de Bitkiler 1 0 1 0
Türkiye'de Göçlerin Nedenleri, Sonuçları ve Mekansal Etkileri 1 1 0 100
İklim Elemanları / Yağış 1 1 0 100
Yerleşme Dokuları ve Tipleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 0 1 0
İslam'da ibadetlerin yapılış amacını ve önemini fark eder. 1 1 0 100
İman ve İslam kavramları arasındaki ilişkiyi fark eder. 1 1 0 100
İslam dininin kültür, sanat ve düşünce üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 2 1 1 50
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 1 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 1 0 0 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 0 0 0
Öklit Bağıntıları 1 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
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