
ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - TYT SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

Kütahya TAVŞANLI HALK EĞITIM MERKEZI 2023-2024 TYT 2. KURUMSAL DENEME (902402) 14614 52 52 52

Ortalamalar
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER TEMEL MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
Genel Ortalama 25.02 9.98 22.53 9.34 5.53 7.95 12.19 4.86 10.97 3.77 4.21 2.71 50.32 24.59 44.17 262.374

İl Ortalaması 27.60 8.50 25.47 10.33 5.12 9.05 13.58 4.12 12.55 4.87 3.60 3.97 56.37 21.33 51.03 283.845
Okul Ortalaması 27.60 8.50 25.47 10.33 5.12 9.05 13.58 4.12 12.55 4.87 3.60 3.97 56.37 21.33 51.03 283.845

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER TEMEL MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam TYT Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra
1 0 - EBRAR KOÇ 0 / A 39 1 38.75 15 3 14.25 34 3 33.25 14 4 13.00 102.00 11.00 99.25 435.000 196 1 1 1
2 0 - SENA BALI 0 / 0 31 9 28.75 15 5 13.75 36 2 35.50 15 5 13.75 97.00 21.00 91.75 411.719 518 2 2 2
3 0 - BİRSU KARADAYI 0 / 0 33 6 31.50 13 6 11.50 33 4 32.00 17 2 16.50 96.00 18.00 91.50 411.562 524 3 3 3
4 0 - SÜMEYYE 0 / A 35 4 34.00 15 2 14.50 29 4 28.00 16 4 15.00 95.00 14.00 91.50 411.000 535 4 4 4
5 0 - KEMAL CEYHAN 0 / A 35 4 34.00 15 4 14.00 35 3 34.25 9 6 7.50 94.00 17.00 89.75 404.656 651 5 5 5
6 0 - DİLARA DAĞISTANLI 0 / A 36 4 35.00 14 5 12.75 33 5 31.75 8 9 5.75 91.00 23.00 85.25 390.531 1000 6 6 6
7 0 - BÜŞRAA 0 / 0 35 5 33.75 9 11 6.25 33 6 31.50 14 5 12.75 91.00 27.00 84.25 389.094 1040 7 7 7
8 0 - SUAT KAHRAMAN 0 / 0 32 8 30.00 12 8 10.00 30 5 28.75 16 4 15.00 90.00 25.00 83.75 387.344 1072 8 8 8
9 0 - ELİF KAYAR 0 / 0 40 0 40.00 18 2 17.50 13 1 12.75 12 5 10.75 83.00 8.00 81.00 377.281 1339 9 9 9

10 0 - HACER 0 / 0 30 10 27.50 15 5 13.75 32 8 30.00 11 8 9.00 88.00 31.00 80.25 375.188 1394 10 10 10
11 0 - ÖMER ÖZDEMİR 0 / Z 36 4 35.00 16 4 15.00 28 5 26.75 3 4 2.00 83.00 17.00 78.75 369.469 1566 11 11 11
12 0 - SEHER SAVAŞ 0 / 0 34 6 32.50 9 9 6.75 25 3 24.25 13 3 12.25 81.00 21.00 75.75 362.406 1791 12 12 12
13 0 - REYYAN KAYAR 0 / 0 34 3 33.25 13 5 11.75 21 6 19.50 5 9 2.75 73.00 23.00 67.25 334.031 2863 13 13 13
14 0 - KAYMAZ 0 / B 31 8 29.00 15 5 13.75 21 7 19.25 4 1 3.75 71.00 21.00 65.75 329.219 3063 14 14 14
15 0 - SENA UYGUN 0 / 0 33 6 31.50 13 4 12.00 18 4 17.00 5 6 3.50 69.00 20.00 64.00 323.938 3313 15 15 15
16 0 - SILA SENA 0 / 0 34 5 32.75 8 6 6.50 18 13 14.75 10 7 8.25 70.00 31.00 62.25 319.750 3518 16 16 16
17 0 - AHSEN 0 / A 33 5 31.75 14 6 12.50 16 4 15.00 3 11 0.25 66.00 26.00 59.50 309.406 4038 17 17 17
18 0 - SEVGİ SEVİNÇ 0 / 0 35 3 34.25 13 7 11.25 11 3 10.25 5 6 3.50 64.00 19.00 59.25 309.188 4049 18 18 18
19 0 - EBRAR 0 / 0 32 7 30.25 12 7 10.25 18 4 17.00 3 6 1.50 65.00 24.00 59.00 308.281 4101 19 19 19
20 0 - YUNUS EMRE METE 0 / 0 31 7 29.25 14 3 13.25 9 3 8.25 8 2 7.50 62.00 15.00 58.25 306.312 4212 20 20 20
21 0 - TARIK 0 / B 31 7 29.25 13 4 12.00 16 0 16.00 0 0 0.00 60.00 11.00 57.25 302.406 4436 21 21 21
22 0 - FEYZA SARI 0 / 0 27 8 25.00 7 9 4.75 23 4 22.00 7 9 4.75 64.00 30.00 56.50 301.562 4477 22 22 22
23 0 - ALİ AL 0 / 0 27 10 24.50 12 6 10.50 11 4 10.00 12 5 10.75 62.00 25.00 55.75 299.250 4635 23 23 23
24 0 - SERRA SARUHAN 0 / 0 31 9 28.75 11 5 9.75 16 9 13.75 4 5 2.75 62.00 28.00 55.00 296.000 4823 24 24 24
25 0 - HAVVANUR ÖZTÜRK 0 / 0 31 6 29.50 12 3 11.25 12 0 12.00 3 3 2.25 58.00 12.00 55.00 295.750 4835 25 25 25
26 0 - SEVİNÇ 0 / 0 25 10 22.50 9 7 7.25 21 2 20.50 4 2 3.50 59.00 21.00 53.75 292.500 5026 26 26 26
27 0 - HAVVANUR SAOTAY 0 / 0 33 6 31.50 14 6 12.50 11 4 10.00 0 3 -0.75 58.00 19.00 53.25 289.750 5197 27 27 27
28 0 - HÜSEYİN DEMİRCİ 0 / B 31 9 28.75 10 5 8.75 14 4 13.00 1 1 0.75 56.00 19.00 51.25 284.156 5602 28 28 28
29 0 - SÜMEYYE 0 / 0 35 5 33.75 13 7 11.25 5 11 2.25 3 1 2.75 56.00 24.00 50.00 280.188 5851 29 29 29
30 0 - HATİCE ERYILMAZ 0 / A 28 9 25.75 13 3 12.25 9 5 7.75 3 6 1.50 53.00 23.00 47.25 271.312 6465 30 30 30
31 0 - BEYZA CO KUN 0 / B 28 12 25.00 18 1 17.75 3 2 2.50 3 6 1.50 52.00 21.00 46.75 269.062 6620 31 31 31
32 0 - SUDENAZ DEMİREL 0 / 0 25 11 22.25 8 6 6.50 13 7 11.25 7 8 5.00 53.00 32.00 45.00 265.438 6860 32 32 32
33 0 - MK 0 / B 29 8 27.00 15 5 13.75 0 0 0.00 3 5 1.75 47.00 18.00 42.50 256.312 7504 33 33 33
34 0 - ŞEFİKA 0 / 0 22 18 17.50 10 9 7.75 11 4 10.00 7 6 5.50 50.00 37.00 40.75 252.062 7822 34 34 34
35 0 - ELİF 0 / 0 28 11 25.25 11 9 8.75 6 13 2.75 5 6 3.50 50.00 39.00 40.25 250.125 7947 35 35 35
36 0 - NİSANUR USLU 0 / B 28 10 25.50 10 9 7.75 7 2 6.50 0 0 0.00 45.00 21.00 39.75 248.250 8067 36 36 36
37 0 - İKBAL 0 / 0 30 5 28.75 11 3 10.25 2 6 0.50 0 1 -0.25 43.00 15.00 39.25 246.344 8199 37 37 37
38 0 - MELİKE KOCABAŞ 0 / 0 27 11 24.25 14 6 12.50 2 2 1.50 0 0 0.00 43.00 19.00 38.25 242.969 8465 38 38 38
39 0 - YUSUF GÜRBÜZ 0 / 0 27 9 24.75 12 7 10.25 4 6 2.50 0 2 -0.50 43.00 24.00 37.00 239.281 8719 39 39 39
40 0 - L 0 / 0 24 10 21.50 8 3 7.25 5 3 4.25 0 0 0.00 37.00 16.00 33.00 227.219 9664 40 40 40
41 0 - FATMA GÜL AYÇİÇEK 0 / B 25 8 23.00 10 7 8.25 2 3 1.25 0 0 0.00 37.00 18.00 32.50 225.531 9791 41 41 41
42 0 - NACİYE UYSAL 0 / 0 17 4 16.00 1 1 0.75 13 2 12.50 0 1 -0.25 31.00 8.00 29.00 215.500 10488 42 42 42
43 0 - EKMEL VAROL 0 / 0 24 11 21.25 5 7 3.25 0 5 -1.25 0 1 -0.25 29.00 24.00 23.00 196.438 11535 43 43 43
44 0 - OKAN 0 / B 23 14 19.50 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 23.00 14.00 19.50 185.938 12076 44 44 44
45 0 - DERYA UYUN 0 / B 17 6 15.50 5 4 4.00 0 0 0.00 0 0 0.00 22.00 10.00 19.50 185.438 12101 45 45 45
46 0 - SUDE AKŞİT 0 / 0 21 17 16.75 1 9 -1.25 1 5 -0.25 0 0 0.00 23.00 31.00 15.25 172.812 12573 46 46 46
47 0 - EMİRHAN ÖZÇELİK 0 / 0 13 12 10.00 5 3 4.25 0 1 -0.25 0 0 0.00 18.00 16.00 14.00 168.219 12716 47 47 47
48 0 - FURKAN S LKIMCI 0 / B 16 24 10.00 5 10 2.50 0 6 -1.50 0 0 0.00 21.00 40.00 11.00 159.062 12964 48 48 48
49 0 - AAMEMATİ BAŞ 0 / A 13 12 10.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 13.00 12.00 10.00 156.250 13025 49 49 49
50 0 - HÜSEYİN 0 / A 13 19 8.25 0 1 -0.25 6 11 3.25 0 9 -2.25 19.00 40.00 9.00 152.875 13107 50 50 50
51 0 - ENES AYTEKİN 0 / 0 0 0 0.00 6 4 5.00 0 0 0.00 0 0 0.00 6.00 4.00 5.00 140.000 13400 51 51 51
52 0 - MUHARREM ESE 0 / B 7 26 0.50 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 7.00 26.00 0.50 126.562 13906 52 52 52


