
ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - TYT SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

Kütahya TAVŞANLI Halk Eğitim Merkezi 2024 MAESTRO ALFA TYT 15505 52 52 52

Ortalamalar
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER TEMEL MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
Türkiye Genel Ortalama 28.31 7.93 26.33 12.64 3.95 11.66 11.62 4.71 10.44 5.56 4.22 4.50 58.12 20.81 52.92 276.408

İl Ortalaması 27.46 8.87 25.25 12.19 4.02 11.19 9.83 4.42 8.72 4.87 4.06 3.85 54.35 21.37 49.00 263.349
Okul Ortalaması 27.46 8.87 25.25 12.19 4.02 11.19 9.83 4.42 8.72 4.87 4.06 3.85 54.35 21.37 49.00 263.349

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER TEMEL MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam TYT Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra
1 0 - BURCU ARSLAN 12 / A 35 5 33.75 18 2 17.50 30 3 29.25 17 2 16.50 100.00 12.00 97.00 423.333 257 1 1 1
2 0 - SENA BALI 0 / 0 33 6 31.50 15 4 14.00 28 6 26.50 12 8 10.00 88.00 24.00 82.00 373.333 1278 2 2 2
3 0 - SUAT KAHRAMAN 0 / 0 33 6 31.50 14 6 12.50 25 7 23.25 15 4 14.00 87.00 23.00 81.25 370.833 1371 3 3 3
4 0 - KEMAL 0 / A 29 7 27.25 17 3 16.25 26 5 24.75 14 6 12.50 86.00 21.00 80.75 369.167 1435 4 4 4
5 0 - EBRAR KOÇ 0 / A 37 3 36.25 16 4 15.00 18 6 16.50 14 5 12.75 85.00 18.00 80.50 368.333 1462 5 5 5
6 0 - DİLARA DAĞISTANLI 0 / A 36 4 35.00 15 3 14.25 25 9 22.75 9 9 6.75 85.00 25.00 78.75 362.500 1720 6 6 6
7 0 - ÖMER ÖDEMİR 0 / 0 36 4 35.00 17 3 16.25 22 6 20.50 4 3 3.25 79.00 16.00 75.00 350.000 2247 7 7 7
8 0 - HACER 0 / 0 35 4 34.00 12 8 10.00 22 14 18.50 13 6 11.50 82.00 32.00 74.00 346.667 2428 8 8 8
9 0 - SÜMEYYE 0 / A 32 7 30.25 13 4 12.00 18 9 15.75 15 4 14.00 78.00 24.00 72.00 340.000 2784 9 9 9

10 0 - BD 0 / 0 32 8 30.00 14 5 12.75 21 10 18.50 11 6 9.50 78.00 29.00 70.75 335.833 3013 10 10 10
11 0 - SEHER SAVAS 0 / 0 33 7 31.25 13 2 12.50 19 1 18.75 9 7 7.25 74.00 17.00 69.75 332.500 3200 11 11 11
12 0 - REYYAN KAYAR 0 / A 34 4 33.00 14 2 13.50 18 3 17.25 5 1 4.75 71.00 10.00 68.50 328.333 3446 12 12 12
13 0 - SENA UYGUN 0 / 0 36 4 35.00 15 1 14.75 15 5 13.75 6 7 4.25 72.00 17.00 67.75 325.833 3592 13 13 13
14 0 - ELİF KAYAR 0 / 0 36 4 35.00 14 4 13.00 13 4 12.00 9 8 7.00 72.00 20.00 67.00 323.333 3744 14 14 14
15 0 - İSMAİL KAYMAZ 0 / B 34 6 32.50 13 4 12.00 19 3 18.25 3 7 1.25 69.00 20.00 64.00 313.333 4504 15 15 15
16 0 - SILAA 0 / A 34 6 32.50 14 4 13.00 11 2 10.50 9 8 7.00 68.00 20.00 63.00 310.000 4736 16 16 16
17 0 - 0 / A 32 6 30.50 14 3 13.25 15 8 13.00 6 10 3.50 67.00 27.00 60.25 300.833 5429 17 17 17
18 0 - BÜŞRA 0 / 0 29 9 26.75 14 4 13.00 15 10 12.50 10 8 8.00 68.00 31.00 60.25 300.833 5429 17 17 17
19 0 - SEVG SEVİNÇ 0 / 0 30 3 29.25 15 5 13.75 11 0 11.00 5 4 4.00 61.00 12.00 58.00 293.333 5997 19 19 19
20 0 - HAVVANUR ÖZTÜRK 0 / 0 34 2 33.50 13 2 12.50 10 1 9.75 2 4 1.00 59.00 9.00 56.75 289.167 6438 20 20 20
21 0 - AHSEN ÇAĞLAR 0 / A 31 7 29.25 14 3 13.25 10 0 10.00 5 9 2.75 60.00 19.00 55.25 284.167 6972 21 21 21
22 0 - GB AP 0 / 0 31 7 29.25 14 4 13.00 8 5 6.75 5 1 4.75 58.00 17.00 53.75 279.167 7542 22 22 22
23 0 - SERRA 0 / 0 30 8 28.00 11 5 9.75 12 3 11.25 6 6 4.50 59.00 22.00 53.50 278.333 7598 23 23 23
24 0 - TARIK SAFA KARAGÖZ 0 / B 30 7 28.25 14 3 13.25 10 0 10.00 2 0 2.00 56.00 10.00 53.50 278.333 7598 23 23 23
25 0 - HÜSEYİN DEMİRCİ 0 / B 33 7 31.25 18 2 17.50 7 5 5.75 0 5 -1.25 58.00 19.00 53.25 277.500 7660 25 25 25
26 0 - SÜMEYYE DALLI 0 / 0 33 6 31.50 17 3 16.25 4 8 2.00 1 4 0.00 55.00 21.00 49.75 265.833 8807 26 26 26
27 0 - EREN YÖRÜK 0 / B 28 12 25.00 15 5 13.75 10 13 6.75 2 2 1.50 55.00 32.00 47.00 256.667 9677 27 27 27
28 0 - SUDE SEVİNÇ 12 / 0 27 4 26.00 10 3 9.25 7 4 6.00 6 2 5.50 50.00 13.00 46.75 255.833 9714 28 28 28
29 0 - ALİ AL 0 / 0 27 8 25.00 12 5 10.75 10 7 8.25 5 12 2.00 54.00 32.00 46.00 253.333 9950 29 29 29
30 0 - YUNUS EMRE METE 0 / 0 28 10 25.50 14 2 13.50 5 2 4.50 4 9 1.75 51.00 23.00 45.25 250.833 10183 30 30 30
31 0 - ELİF K 0 / 0 30 8 28.00 13 5 11.75 4 5 2.75 2 0 2.00 49.00 18.00 44.50 248.333 10389 31 31 31
32 0 - MK 0 / B 31 6 29.50 14 1 13.75 0 0 0.00 1 4 0.00 46.00 11.00 43.25 244.167 10765 32 32 32
33 0 - 0 / 0 26 11 23.25 9 8 7.00 10 2 9.50 5 6 3.50 50.00 27.00 43.25 244.167 10765 32 32 32
34 0 - KAĞAN AKCAN 0 / 0 20 15 16.25 14 6 12.50 11 15 7.25 7 10 4.50 52.00 46.00 40.50 235.000 11458 34 34 34
35 0 - HATİCE ERYILMAZ 0 / A 28 7 26.25 9 3 8.25 6 10 3.50 3 5 1.75 46.00 25.00 39.75 232.500 11624 35 35 35
36 0 - HAVVANUR SAOTAY 0 / 0 28 12 25.00 13 7 11.25 5 9 2.75 1 3 0.25 47.00 31.00 39.25 230.833 11738 36 36 36
37 0 - İKBAL ÇETİN 0 / 0 28 4 27.00 10 3 9.25 2 4 1.00 0 0 0.00 40.00 11.00 37.25 224.167 12193 37 37 37
38 0 - ENES AYTEKİN 0 / 0 24 13 20.75 15 4 14.00 2 0 2.00 0 0 0.00 41.00 17.00 36.75 222.500 12297 38 38 38
39 0 - MELİKE KOCABAŞ 0 / 0 29 10 26.50 12 8 10.00 0 0 0.00 0 0 0.00 41.00 18.00 36.50 221.667 12352 39 39 39
40 0 - ÖZGE SEKMEN 0 / 0 25 15 21.25 12 8 10.00 1 6 -0.50 1 0 1.00 39.00 29.00 31.75 205.833 13367 40 40 40
41 0 - MUSTAFA GUNEY 0 / 0 21 14 17.50 9 6 7.50 2 0 2.00 2 1 1.75 34.00 21.00 28.75 195.833 13812 41 41 41
42 0 - SUDE AKŞİT 0 / 0 19 19 14.25 11 4 10.00 0 0 0.00 0 0 0.00 30.00 23.00 24.25 180.833 14203 42 42 42
43 0 - SENANUR YILMAZ 0 / B 18 13 14.75 8 3 7.25 0 2 -0.50 2 0 2.00 28.00 18.00 23.50 178.333 14270 43 43 43
44 0 - HASANHÜSEYİ KARAKIR 0 / A 17 16 13.00 10 6 8.50 1 1 0.75 3 7 1.25 31.00 30.00 23.50 178.333 14270 43 43 43
45 0 - OKAN GÜNEY 0 / B 22 11 19.25 3 0 3.00 0 1 -0.25 0 0 0.00 25.00 12.00 22.00 173.333 14390 45 45 45
46 0 - EMİR SADETTİN SARI 0 / A 17 11 14.25 8 9 5.75 0 0 0.00 0 0 0.00 25.00 20.00 20.00 166.667 14512 46 46 46
47 0 - EMİRHAN ÖZÇELİK 0 / 0 15 20 10.00 8 2 7.50 1 1 0.75 2 3 1.25 26.00 26.00 19.50 165.000 14544 47 47 47
48 0 - EKMEL VAROL 0 / 0 12 15 8.25 11 4 10.00 1 5 -0.25 0 5 -1.25 24.00 29.00 16.75 155.833 14688 48 48 48
49 0 - DEY A UYGUN 0 / B 13 9 10.75 7 4 6.00 0 0 0.00 0 0 0.00 20.00 13.00 16.75 155.833 14688 48 48 48
50 0 - MUHARREM ESEN 0 / B 18 18 13.50 3 1 2.75 0 0 0.00 0 0 0.00 21.00 19.00 16.25 154.167 14710 50 50 50
51 0 - FURKAN SALKIMCI 0 / B 14 26 7.50 6 9 3.75 1 10 -1.50 0 0 0.00 21.00 45.00 9.75 132.500 14952 51 51 51
52 0 - AYŞE ACAR 0 / 0 5 7 3.25 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 5.00 7.00 3.25 110.833 15161 52 52 52


