
OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

KÜTAHYA TAVŞANLI TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1 57 477 1450 353399

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 23,2 10,0 20,72 9,8 4,9 8,59 9,1 4,7 7,89 4,6 4,4 3,50 46,7 24,0 40,70 259,390

Okul Ortalaması 23,8 9,2 21,46 9,4 4,6 8,21 8,7 3,5 7,81 4,1 3,5 3,19 45,9 20,8 40,67 262,150

KATILIMLAR

1 0 EBRAR KOÇ  M 35 5 33,75 16 2 15,50 28 2 27,50 15 3 14,25 94 12 91,00 413,003 1 1 3 45 6533

2 0 HAVVAGÜL ALPARSLAN  32 8 30,00 13 6 11,50 30 7 28,25 19 1 18,75 94 22 88,50 406,120 1 2 7 62 8550

3 0 SEHER SAVAŞ  MA 33 7 31,25 11 6 9,50 26 1 25,75 16 2 15,50 86 16 82,00 386,198 1 3 16 109 16109

4 0 BÜŞRA ARAS   29 10 26,50 15 4 14,00 29 6 27,50 14 4 13,00 87 24 81,00 383,695 2 4 17 114 17327

5 0 SUAT KAHRAMAN   31 8 29,00 16 4 15,00 26 7 24,25 14 6 12,50 87 25 80,75 382,595 3 5 18 121 17907

6 0 HACER NUR ARAS  MA 36 4 35,00 14 6 12,50 24 10 21,50 12 7 10,25 86 27 79,25 377,195 2 6 24 139 20800

7 0 SÜMEYYE  M 32 6 30,50 11 2 10,50 22 3 21,25 16 3 15,25 81 14 77,50 372,695 2 7 29 162 23346

8 0 KEMAL CEYHAN  MA 31 9 28,75 14 6 12,50 25 9 22,75 11 7 9,25 81 31 73,25 359,848 3 8 35 213 31625

9 0 ÖMER ÖZDEMİR  MB 33 6 31,50 17 3 16,25 21 6 19,50 5 1 4,75 76 16 72,00 355,535 1 9 39 233 34827

10 0 İREM  MA 35 3 34,25 14 3 13,25 17 3 16,25 8 6 6,50 74 15 70,25 349,963 4 10 42 263 39131

11 0 HAVVANUR ÖZTÜRK  MA 35 1 34,75 11 4 10,00 19 1 18,75 4 2 3,50 69 8 67,00 339,963 5 11 50 327 47661

12 0 ECEM SILA AY  M 30 10 27,50 13 2 12,50 11 3 10,25 15 5 13,75 69 20 64,00 332,255 3 12 59 379 54916

13 0 HASAN ADIGÜZEL   25 10 22,50 13 5 11,75 18 7 16,25 10 2 9,50 66 24 60,00 320,655 4 13 69 442 67123

14 0 SEVGİ SEVİNÇ  M 30 5 28,75 15 2 14,50 9 3 8,25 4 6 2,50 58 16 54,00 301,443 4 14 102 577 91487

15 0 İLAYDA KALKAN  MB 32 8 30,00 12 7 10,25 14 10 11,50 1 5 -0,25 59 30 51,50 293,620 2 15 114 646 103052

16 0 ADİL GEZER  MA 30 2 29,50 11 4 10,00 7 11 4,25 7 5 5,75 55 22 49,50 287,885 6 16 128 699 112131

17 0 AHSEN ÇAĞLAR  MA 30 6 28,50 10 8 8,00 7 1 6,75 7 6 5,50 54 21 48,75 285,740 7 17 132 708 115639

18 0 RABİA YANAR  MA 29 11 26,25 9 0 9,00 7 1 6,75 5 4 4,00 50 16 46,00 277,668 8 18 149 773 130034

19 0 TARIK SAFA KARAGÖZ  MB 29 10 26,50 9 8 7,00 12 2 11,50 1 1 0,75 51 21 45,75 276,750 3 19 153 781 131785

20 0 HÜSEYİN DEMİRCİ  MB 30 10 27,50 11 8 9,00 8 2 7,50 1 3 0,25 50 23 44,25 272,070 4 20 167 823 140713

21 0 EREN YÖRÜK  MB 25 15 21,25 14 5 12,75 14 13 10,75 0 6 -1,50 53 39 43,25 269,793 5 21 168 832 145251

22 0 İKBAL ÇETİN  M 26 10 23,50 12 3 11,25 7 2 6,50 1 1 0,75 46 16 42,00 265,815 5 22 174 853 153223

23 0 NİSANUR USLU  MB 30 6 28,50 13 3 12,25 2 2 1,50 0 2 -0,50 45 13 41,75 264,360 6 23 176 864 156296

24 0 HAVVANUR SAOTAY  M 26 10 23,50 14 5 12,75 6 6 4,50 2 5 0,75 48 26 41,50 264,305 6 24 177 865 156403

25 0 NAİL  M 24 9 21,75 3 2 2,50 14 7 12,25 6 5 4,75 47 23 41,25 263,938 7 25 179 868 157145

26 0 HATİCE ERYILMAZ  MA 29 6 27,50 5 3 4,25 9 5 7,75 3 5 1,75 46 19 41,25 263,070 9 26 185 882 159012

27 0 ÖZGE SEKMEN   28 11 25,25 11 9 8,75 5 3 4,25 4 5 2,75 48 28 41,00 262,648 5 27 188 889 159943

28 0 ELİF YÜKSEL  MB 29 9 26,75 13 4 12,00 2 0 2,00 44 13 40,75 261,588 7 28 193 897 162230

29 0 FAİK ENES ULUÇAY  M 26 12 23,00 13 7 11,25 5 5 3,75 3 2 2,50 47 26 40,50 261,420 8 29 195 900 162585

30 0 BEYZA COŞKUN  MB 29 11 26,25 12 7 10,25 4 1 3,75 0 3 -0,75 45 22 39,50 257,848 8 30 205 930 170366

31 0 FURKAN ÖZDEMİR  MB 27 5 25,75 13 1 12,75 40 6 38,50 254,923 9 31 218 954 176883

32 0 FATMA NUR KARABULUT MA 23 10 20,50 9 4 8,00 6 5 4,75 3 6 1,50 41 25 34,75 244,340 10 32 239 1023 201318

33 0 HÜSNÜ COŞKUN  MB 25 9 22,75 12 6 10,50 2 3 1,25 1 3 0,25 40 21 34,75 243,998 10 33 240 1026 202152

34 0 ÖZLEM TATLI  MB 25 6 23,50 8 4 7,00 2 2 1,50 1 2 0,50 36 14 32,50 237,115 11 34 265 1069 218541

35 0 ENES İNANÇ  M 18 1 17,75 6 6 4,50 8 3 7,25 1 1 0,75 33 11 30,25 231,078 9 35 298 1138 233084

36 0 MERVE NUR TEKE   21 19 16,25 14 6 12,50 0 3 -0,75 3 11 0,25 38 39 28,25 225,213 6 36 311 1165 246774

37 0 VİLDAN KADER  MA 20 8 18,00 4 1 3,75 6 2 5,50 1 0 1,00 31 11 28,25 225,015 11 37 313 1168 247221

38 0 AHMET ÖZBAY  MB 21 9 18,75 10 10 7,50 31 19 26,25 218,838 12 38 331 1203 261012

39 0 HİLAL ŞENER   21 18 16,50 11 9 8,75 0 1 -0,25 3 10 0,50 35 38 25,50 216,885 7 39 335 1214 265089

40 0 RANA GÜNGÖR  M 20 13 16,75 6 1 5,75 5 9 2,75 31 23 25,25 216,188 10 40 339 1219 266596

41 0 SUDENAZ GÖÇERİ  MA 21 15 17,25 6 3 5,25 2 4 1,00 2 5 0,75 31 27 24,25 213,023 12 41 352 1249 273086

42 0 OKAN GÜNEY  M 23 10 20,50 4 7 2,25 1 2 0,50 28 19 23,25 209,550 11 42 362 1267 279735

43 0 KARDELEN ÖZDİKİCİ  MA 22 7 20,25 4 1 3,75 1 5 -0,25 1 10 -1,50 28 23 22,25 206,503 13 43 377 1290 285375

44 0 AYŞE AKGÜN  MA 15 15 11,25 6 1 5,75 6 5 4,75 1 6 -0,50 28 27 21,25 204,693 14 44 381 1296 288612

45 0 NACİYE UYSAL  MA 12 4 11,00 5 2 4,50 5 2 4,50 22 8 20,00 200,970 15 45 390 1309 294729

46 0 RÜMEYSA AKYILDIZ  MB 15 8 13,00 5 3 4,25 2 0 2,00 22 11 19,25 198,445 13 46 396 1319 298752

47 0 MUHAMMET CAN  MB 5 1 4,75 14 1 13,75 19 2 18,50 197,253 14 47 401 1329 300456

48 0 DERYA UYGUN  M 18 10 15,50 5 8 3,00 23 18 18,50 195,855 12 48 405 1334 302533
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İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel
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Genel Ortalama 23,2 10,0 20,72 9,8 4,9 8,59 9,1 4,7 7,89 4,6 4,4 3,50 46,7 24,0 40,70 259,390

Okul Ortalaması 23,8 9,2 21,46 9,4 4,6 8,21 8,7 3,5 7,81 4,1 3,5 3,19 45,9 20,8 40,67 262,150

KATILIMLAR

49 0 FURKAN SALKIMCI  MB 16 24 10,00 8 12 5,00 4 8 2,00 28 44 17,00 192,040 15 49 411 1347 307561

50 0 ENES ÖZDEMİR  MA 17 11 14,25 5 5 3,75 0 1 -0,25 0 8 -2,00 22 25 15,75 187,633 16 50 416 1358 312877

51 0 BERİL ŞENER  M 10 6 8,50 9 9 6,75 19 15 15,25 186,950 13 51 419 1362 313656

52 0 SENANUR YILMAZ  MB 12 14 8,50 7 4 6,00 0 2 -0,50 19 20 14,00 183,175 16 52 424 1369 317626

53 0 SUDE AKŞİT  MB 7 16 3,00 9 7 7,25 2 2 1,50 3 5 1,75 21 30 13,50 182,450 17 53 427 1373 318389

54 0 HASANHÜSEYİN KARAKIR MA 16 22 10,50 6 13 2,75 1 7 -0,75 2 8 0,00 25 50 12,50 178,385 17 54 434 1386 322172

55 0 MUHARREM ESEN  MB 12 14 8,50 12 14 8,50 166,565 18 55 449 1413 331050

56 0 KÜBRA ÜZÜM  MB 8 5 6,75 2 3 1,25 0 2 -0,50 10 10 7,50 163,773 19 56 452 1417 332787

57 19320 AYŞE ACAR  MB 5 6 3,50 5 6 3,50 152,115 20 57 466 1433 339202

TESTLERİ NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen
Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

TYT
Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

NET ORTALAMASINA GÖRE ŞUBE KARŞILAŞTIRMA

100

0

20

40

60

80

TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen
   M  MA  MB

PUANA GÖRE ŞUBE KIYAS

500

0

100

200

300

400

TYT
   M  MA  MB

                                                2 / 2



OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

KÜTAHYA TAVŞANLI TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1 57 477 1450 353399

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 23,2 10,0 20,72 9,8 4,9 8,59 9,1 4,7 7,89 4,6 4,4 3,50 46,7 24,0 40,70 259,390

Okul Ortalaması 23,8 9,2 21,46 9,4 4,6 8,21 8,7 3,5 7,81 4,1 3,5 3,19 45,9 20,8 40,67 262,150

KATILIMLAR

1 0 EBRAR KOÇ  M 35 5 33,75 16 2 15,50 28 2 27,50 15 3 14,25 94 12 91,00 413,003 1 1 3 45 6533

2 0 HAVVAGÜL ALPARSLAN  32 8 30,00 13 6 11,50 30 7 28,25 19 1 18,75 94 22 88,50 406,120 1 2 7 62 8550

3 0 SEHER SAVAŞ  MA 33 7 31,25 11 6 9,50 26 1 25,75 16 2 15,50 86 16 82,00 386,198 1 3 16 109 16109

4 0 BÜŞRA ARAS   29 10 26,50 15 4 14,00 29 6 27,50 14 4 13,00 87 24 81,00 383,695 2 4 17 114 17327

5 0 SUAT KAHRAMAN   31 8 29,00 16 4 15,00 26 7 24,25 14 6 12,50 87 25 80,75 382,595 3 5 18 121 17907

6 0 HACER NUR ARAS  MA 36 4 35,00 14 6 12,50 24 10 21,50 12 7 10,25 86 27 79,25 377,195 2 6 24 139 20800

7 0 SÜMEYYE  M 32 6 30,50 11 2 10,50 22 3 21,25 16 3 15,25 81 14 77,50 372,695 2 7 29 162 23346

8 0 KEMAL CEYHAN  MA 31 9 28,75 14 6 12,50 25 9 22,75 11 7 9,25 81 31 73,25 359,848 3 8 35 213 31625

9 0 ÖMER ÖZDEMİR  MB 33 6 31,50 17 3 16,25 21 6 19,50 5 1 4,75 76 16 72,00 355,535 1 9 39 233 34827

10 0 İREM  MA 35 3 34,25 14 3 13,25 17 3 16,25 8 6 6,50 74 15 70,25 349,963 4 10 42 263 39131

11 0 HAVVANUR ÖZTÜRK  MA 35 1 34,75 11 4 10,00 19 1 18,75 4 2 3,50 69 8 67,00 339,963 5 11 50 327 47661

12 0 ECEM SILA AY  M 30 10 27,50 13 2 12,50 11 3 10,25 15 5 13,75 69 20 64,00 332,255 3 12 59 379 54916

13 0 HASAN ADIGÜZEL   25 10 22,50 13 5 11,75 18 7 16,25 10 2 9,50 66 24 60,00 320,655 4 13 69 442 67123

14 0 SEVGİ SEVİNÇ  M 30 5 28,75 15 2 14,50 9 3 8,25 4 6 2,50 58 16 54,00 301,443 4 14 102 577 91487

15 0 İLAYDA KALKAN  MB 32 8 30,00 12 7 10,25 14 10 11,50 1 5 -0,25 59 30 51,50 293,620 2 15 114 646 103052

16 0 ADİL GEZER  MA 30 2 29,50 11 4 10,00 7 11 4,25 7 5 5,75 55 22 49,50 287,885 6 16 128 699 112131

17 0 AHSEN ÇAĞLAR  MA 30 6 28,50 10 8 8,00 7 1 6,75 7 6 5,50 54 21 48,75 285,740 7 17 132 708 115639

18 0 RABİA YANAR  MA 29 11 26,25 9 0 9,00 7 1 6,75 5 4 4,00 50 16 46,00 277,668 8 18 149 773 130034

19 0 TARIK SAFA KARAGÖZ  MB 29 10 26,50 9 8 7,00 12 2 11,50 1 1 0,75 51 21 45,75 276,750 3 19 153 781 131785

20 0 HÜSEYİN DEMİRCİ  MB 30 10 27,50 11 8 9,00 8 2 7,50 1 3 0,25 50 23 44,25 272,070 4 20 167 823 140713

21 0 EREN YÖRÜK  MB 25 15 21,25 14 5 12,75 14 13 10,75 0 6 -1,50 53 39 43,25 269,793 5 21 168 832 145251

22 0 İKBAL ÇETİN  M 26 10 23,50 12 3 11,25 7 2 6,50 1 1 0,75 46 16 42,00 265,815 5 22 174 853 153223

23 0 NİSANUR USLU  MB 30 6 28,50 13 3 12,25 2 2 1,50 0 2 -0,50 45 13 41,75 264,360 6 23 176 864 156296

24 0 HAVVANUR SAOTAY  M 26 10 23,50 14 5 12,75 6 6 4,50 2 5 0,75 48 26 41,50 264,305 6 24 177 865 156403

25 0 NAİL  M 24 9 21,75 3 2 2,50 14 7 12,25 6 5 4,75 47 23 41,25 263,938 7 25 179 868 157145

26 0 HATİCE ERYILMAZ  MA 29 6 27,50 5 3 4,25 9 5 7,75 3 5 1,75 46 19 41,25 263,070 9 26 185 882 159012

27 0 ÖZGE SEKMEN   28 11 25,25 11 9 8,75 5 3 4,25 4 5 2,75 48 28 41,00 262,648 5 27 188 889 159943

28 0 ELİF YÜKSEL  MB 29 9 26,75 13 4 12,00 2 0 2,00 44 13 40,75 261,588 7 28 193 897 162230

29 0 FAİK ENES ULUÇAY  M 26 12 23,00 13 7 11,25 5 5 3,75 3 2 2,50 47 26 40,50 261,420 8 29 195 900 162585

30 0 BEYZA COŞKUN  MB 29 11 26,25 12 7 10,25 4 1 3,75 0 3 -0,75 45 22 39,50 257,848 8 30 205 930 170366

31 0 FURKAN ÖZDEMİR  MB 27 5 25,75 13 1 12,75 40 6 38,50 254,923 9 31 218 954 176883

32 0 FATMA NUR KARABULUT MA 23 10 20,50 9 4 8,00 6 5 4,75 3 6 1,50 41 25 34,75 244,340 10 32 239 1023 201318

33 0 HÜSNÜ COŞKUN  MB 25 9 22,75 12 6 10,50 2 3 1,25 1 3 0,25 40 21 34,75 243,998 10 33 240 1026 202152

34 0 ÖZLEM TATLI  MB 25 6 23,50 8 4 7,00 2 2 1,50 1 2 0,50 36 14 32,50 237,115 11 34 265 1069 218541

35 0 ENES İNANÇ  M 18 1 17,75 6 6 4,50 8 3 7,25 1 1 0,75 33 11 30,25 231,078 9 35 298 1138 233084

36 0 MERVE NUR TEKE   21 19 16,25 14 6 12,50 0 3 -0,75 3 11 0,25 38 39 28,25 225,213 6 36 311 1165 246774

37 0 VİLDAN KADER  MA 20 8 18,00 4 1 3,75 6 2 5,50 1 0 1,00 31 11 28,25 225,015 11 37 313 1168 247221

38 0 AHMET ÖZBAY  MB 21 9 18,75 10 10 7,50 31 19 26,25 218,838 12 38 331 1203 261012

39 0 HİLAL ŞENER   21 18 16,50 11 9 8,75 0 1 -0,25 3 10 0,50 35 38 25,50 216,885 7 39 335 1214 265089

40 0 RANA GÜNGÖR  M 20 13 16,75 6 1 5,75 5 9 2,75 31 23 25,25 216,188 10 40 339 1219 266596

41 0 SUDENAZ GÖÇERİ  MA 21 15 17,25 6 3 5,25 2 4 1,00 2 5 0,75 31 27 24,25 213,023 12 41 352 1249 273086

42 0 OKAN GÜNEY  M 23 10 20,50 4 7 2,25 1 2 0,50 28 19 23,25 209,550 11 42 362 1267 279735

43 0 KARDELEN ÖZDİKİCİ  MA 22 7 20,25 4 1 3,75 1 5 -0,25 1 10 -1,50 28 23 22,25 206,503 13 43 377 1290 285375

44 0 AYŞE AKGÜN  MA 15 15 11,25 6 1 5,75 6 5 4,75 1 6 -0,50 28 27 21,25 204,693 14 44 381 1296 288612

45 0 NACİYE UYSAL  MA 12 4 11,00 5 2 4,50 5 2 4,50 22 8 20,00 200,970 15 45 390 1309 294729

46 0 RÜMEYSA AKYILDIZ  MB 15 8 13,00 5 3 4,25 2 0 2,00 22 11 19,25 198,445 13 46 396 1319 298752

47 0 MUHAMMET CAN  MB 5 1 4,75 14 1 13,75 19 2 18,50 197,253 14 47 401 1329 300456

48 0 DERYA UYGUN  M 18 10 15,50 5 8 3,00 23 18 18,50 195,855 12 48 405 1334 302533

                                                1 / 2



OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

KÜTAHYA TAVŞANLI TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1 57 477 1450 353399

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 23,2 10,0 20,72 9,8 4,9 8,59 9,1 4,7 7,89 4,6 4,4 3,50 46,7 24,0 40,70 259,390

Okul Ortalaması 23,8 9,2 21,46 9,4 4,6 8,21 8,7 3,5 7,81 4,1 3,5 3,19 45,9 20,8 40,67 262,150

KATILIMLAR

49 0 FURKAN SALKIMCI  MB 16 24 10,00 8 12 5,00 4 8 2,00 28 44 17,00 192,040 15 49 411 1347 307561

50 0 ENES ÖZDEMİR  MA 17 11 14,25 5 5 3,75 0 1 -0,25 0 8 -2,00 22 25 15,75 187,633 16 50 416 1358 312877

51 0 BERİL ŞENER  M 10 6 8,50 9 9 6,75 19 15 15,25 186,950 13 51 419 1362 313656

52 0 SENANUR YILMAZ  MB 12 14 8,50 7 4 6,00 0 2 -0,50 19 20 14,00 183,175 16 52 424 1369 317626

53 0 SUDE AKŞİT  MB 7 16 3,00 9 7 7,25 2 2 1,50 3 5 1,75 21 30 13,50 182,450 17 53 427 1373 318389

54 0 HASANHÜSEYİN KARAKIR MA 16 22 10,50 6 13 2,75 1 7 -0,75 2 8 0,00 25 50 12,50 178,385 17 54 434 1386 322172

55 0 MUHARREM ESEN  MB 12 14 8,50 12 14 8,50 166,565 18 55 449 1413 331050

56 0 KÜBRA ÜZÜM  MB 8 5 6,75 2 3 1,25 0 2 -0,50 10 10 7,50 163,773 19 56 452 1417 332787

57 19320 AYŞE ACAR  MB 5 6 3,50 5 6 3,50 152,115 20 57 466 1433 339202

TESTLERİ NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen
Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

TYT
Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

NET ORTALAMASINA GÖRE ŞUBE KARŞILAŞTIRMA

100

0

20

40

60

80

TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen
   M  MA  MB

PUANA GÖRE ŞUBE KIYAS

500

0

100

200

300

400

TYT
   M  MA  MB

                                                2 / 2



OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

KÜTAHYA TAVŞANLI TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1 57 477 1450 353399

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 23,2 10,0 20,72 9,8 4,9 8,59 9,1 4,7 7,89 4,6 4,4 3,50 46,7 24,0 40,70 259,390

Okul Ortalaması 23,8 9,2 21,46 9,4 4,6 8,21 8,7 3,5 7,81 4,1 3,5 3,19 45,9 20,8 40,67 262,150

KATILIMLAR

1 0 EBRAR KOÇ  M 35 5 33,75 16 2 15,50 28 2 27,50 15 3 14,25 94 12 91,00 413,003 1 1 3 45 6533

2 0 HAVVAGÜL ALPARSLAN  32 8 30,00 13 6 11,50 30 7 28,25 19 1 18,75 94 22 88,50 406,120 1 2 7 62 8550

3 0 SEHER SAVAŞ  MA 33 7 31,25 11 6 9,50 26 1 25,75 16 2 15,50 86 16 82,00 386,198 1 3 16 109 16109

4 0 BÜŞRA ARAS   29 10 26,50 15 4 14,00 29 6 27,50 14 4 13,00 87 24 81,00 383,695 2 4 17 114 17327

5 0 SUAT KAHRAMAN   31 8 29,00 16 4 15,00 26 7 24,25 14 6 12,50 87 25 80,75 382,595 3 5 18 121 17907

6 0 HACER NUR ARAS  MA 36 4 35,00 14 6 12,50 24 10 21,50 12 7 10,25 86 27 79,25 377,195 2 6 24 139 20800

7 0 SÜMEYYE  M 32 6 30,50 11 2 10,50 22 3 21,25 16 3 15,25 81 14 77,50 372,695 2 7 29 162 23346

8 0 KEMAL CEYHAN  MA 31 9 28,75 14 6 12,50 25 9 22,75 11 7 9,25 81 31 73,25 359,848 3 8 35 213 31625

9 0 ÖMER ÖZDEMİR  MB 33 6 31,50 17 3 16,25 21 6 19,50 5 1 4,75 76 16 72,00 355,535 1 9 39 233 34827

10 0 İREM  MA 35 3 34,25 14 3 13,25 17 3 16,25 8 6 6,50 74 15 70,25 349,963 4 10 42 263 39131

11 0 HAVVANUR ÖZTÜRK  MA 35 1 34,75 11 4 10,00 19 1 18,75 4 2 3,50 69 8 67,00 339,963 5 11 50 327 47661

12 0 ECEM SILA AY  M 30 10 27,50 13 2 12,50 11 3 10,25 15 5 13,75 69 20 64,00 332,255 3 12 59 379 54916

13 0 HASAN ADIGÜZEL   25 10 22,50 13 5 11,75 18 7 16,25 10 2 9,50 66 24 60,00 320,655 4 13 69 442 67123

14 0 SEVGİ SEVİNÇ  M 30 5 28,75 15 2 14,50 9 3 8,25 4 6 2,50 58 16 54,00 301,443 4 14 102 577 91487

15 0 İLAYDA KALKAN  MB 32 8 30,00 12 7 10,25 14 10 11,50 1 5 -0,25 59 30 51,50 293,620 2 15 114 646 103052

16 0 ADİL GEZER  MA 30 2 29,50 11 4 10,00 7 11 4,25 7 5 5,75 55 22 49,50 287,885 6 16 128 699 112131

17 0 AHSEN ÇAĞLAR  MA 30 6 28,50 10 8 8,00 7 1 6,75 7 6 5,50 54 21 48,75 285,740 7 17 132 708 115639

18 0 RABİA YANAR  MA 29 11 26,25 9 0 9,00 7 1 6,75 5 4 4,00 50 16 46,00 277,668 8 18 149 773 130034

19 0 TARIK SAFA KARAGÖZ  MB 29 10 26,50 9 8 7,00 12 2 11,50 1 1 0,75 51 21 45,75 276,750 3 19 153 781 131785

20 0 HÜSEYİN DEMİRCİ  MB 30 10 27,50 11 8 9,00 8 2 7,50 1 3 0,25 50 23 44,25 272,070 4 20 167 823 140713

21 0 EREN YÖRÜK  MB 25 15 21,25 14 5 12,75 14 13 10,75 0 6 -1,50 53 39 43,25 269,793 5 21 168 832 145251

22 0 İKBAL ÇETİN  M 26 10 23,50 12 3 11,25 7 2 6,50 1 1 0,75 46 16 42,00 265,815 5 22 174 853 153223

23 0 NİSANUR USLU  MB 30 6 28,50 13 3 12,25 2 2 1,50 0 2 -0,50 45 13 41,75 264,360 6 23 176 864 156296

24 0 HAVVANUR SAOTAY  M 26 10 23,50 14 5 12,75 6 6 4,50 2 5 0,75 48 26 41,50 264,305 6 24 177 865 156403

25 0 NAİL  M 24 9 21,75 3 2 2,50 14 7 12,25 6 5 4,75 47 23 41,25 263,938 7 25 179 868 157145

26 0 HATİCE ERYILMAZ  MA 29 6 27,50 5 3 4,25 9 5 7,75 3 5 1,75 46 19 41,25 263,070 9 26 185 882 159012

27 0 ÖZGE SEKMEN   28 11 25,25 11 9 8,75 5 3 4,25 4 5 2,75 48 28 41,00 262,648 5 27 188 889 159943

28 0 ELİF YÜKSEL  MB 29 9 26,75 13 4 12,00 2 0 2,00 44 13 40,75 261,588 7 28 193 897 162230

29 0 FAİK ENES ULUÇAY  M 26 12 23,00 13 7 11,25 5 5 3,75 3 2 2,50 47 26 40,50 261,420 8 29 195 900 162585

30 0 BEYZA COŞKUN  MB 29 11 26,25 12 7 10,25 4 1 3,75 0 3 -0,75 45 22 39,50 257,848 8 30 205 930 170366

31 0 FURKAN ÖZDEMİR  MB 27 5 25,75 13 1 12,75 40 6 38,50 254,923 9 31 218 954 176883

32 0 FATMA NUR KARABULUT MA 23 10 20,50 9 4 8,00 6 5 4,75 3 6 1,50 41 25 34,75 244,340 10 32 239 1023 201318

33 0 HÜSNÜ COŞKUN  MB 25 9 22,75 12 6 10,50 2 3 1,25 1 3 0,25 40 21 34,75 243,998 10 33 240 1026 202152

34 0 ÖZLEM TATLI  MB 25 6 23,50 8 4 7,00 2 2 1,50 1 2 0,50 36 14 32,50 237,115 11 34 265 1069 218541

35 0 ENES İNANÇ  M 18 1 17,75 6 6 4,50 8 3 7,25 1 1 0,75 33 11 30,25 231,078 9 35 298 1138 233084

36 0 MERVE NUR TEKE   21 19 16,25 14 6 12,50 0 3 -0,75 3 11 0,25 38 39 28,25 225,213 6 36 311 1165 246774

37 0 VİLDAN KADER  MA 20 8 18,00 4 1 3,75 6 2 5,50 1 0 1,00 31 11 28,25 225,015 11 37 313 1168 247221

38 0 AHMET ÖZBAY  MB 21 9 18,75 10 10 7,50 31 19 26,25 218,838 12 38 331 1203 261012

39 0 HİLAL ŞENER   21 18 16,50 11 9 8,75 0 1 -0,25 3 10 0,50 35 38 25,50 216,885 7 39 335 1214 265089

40 0 RANA GÜNGÖR  M 20 13 16,75 6 1 5,75 5 9 2,75 31 23 25,25 216,188 10 40 339 1219 266596

41 0 SUDENAZ GÖÇERİ  MA 21 15 17,25 6 3 5,25 2 4 1,00 2 5 0,75 31 27 24,25 213,023 12 41 352 1249 273086

42 0 OKAN GÜNEY  M 23 10 20,50 4 7 2,25 1 2 0,50 28 19 23,25 209,550 11 42 362 1267 279735

43 0 KARDELEN ÖZDİKİCİ  MA 22 7 20,25 4 1 3,75 1 5 -0,25 1 10 -1,50 28 23 22,25 206,503 13 43 377 1290 285375

44 0 AYŞE AKGÜN  MA 15 15 11,25 6 1 5,75 6 5 4,75 1 6 -0,50 28 27 21,25 204,693 14 44 381 1296 288612

45 0 NACİYE UYSAL  MA 12 4 11,00 5 2 4,50 5 2 4,50 22 8 20,00 200,970 15 45 390 1309 294729

46 0 RÜMEYSA AKYILDIZ  MB 15 8 13,00 5 3 4,25 2 0 2,00 22 11 19,25 198,445 13 46 396 1319 298752

47 0 MUHAMMET CAN  MB 5 1 4,75 14 1 13,75 19 2 18,50 197,253 14 47 401 1329 300456

48 0 DERYA UYGUN  M 18 10 15,50 5 8 3,00 23 18 18,50 195,855 12 48 405 1334 302533
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

KÜTAHYA TAVŞANLI TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1 57 477 1450 353399

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 23,2 10,0 20,72 9,8 4,9 8,59 9,1 4,7 7,89 4,6 4,4 3,50 46,7 24,0 40,70 259,390

Okul Ortalaması 23,8 9,2 21,46 9,4 4,6 8,21 8,7 3,5 7,81 4,1 3,5 3,19 45,9 20,8 40,67 262,150

KATILIMLAR

49 0 FURKAN SALKIMCI  MB 16 24 10,00 8 12 5,00 4 8 2,00 28 44 17,00 192,040 15 49 411 1347 307561

50 0 ENES ÖZDEMİR  MA 17 11 14,25 5 5 3,75 0 1 -0,25 0 8 -2,00 22 25 15,75 187,633 16 50 416 1358 312877

51 0 BERİL ŞENER  M 10 6 8,50 9 9 6,75 19 15 15,25 186,950 13 51 419 1362 313656

52 0 SENANUR YILMAZ  MB 12 14 8,50 7 4 6,00 0 2 -0,50 19 20 14,00 183,175 16 52 424 1369 317626

53 0 SUDE AKŞİT  MB 7 16 3,00 9 7 7,25 2 2 1,50 3 5 1,75 21 30 13,50 182,450 17 53 427 1373 318389

54 0 HASANHÜSEYİN KARAKIR MA 16 22 10,50 6 13 2,75 1 7 -0,75 2 8 0,00 25 50 12,50 178,385 17 54 434 1386 322172

55 0 MUHARREM ESEN  MB 12 14 8,50 12 14 8,50 166,565 18 55 449 1413 331050

56 0 KÜBRA ÜZÜM  MB 8 5 6,75 2 3 1,25 0 2 -0,50 10 10 7,50 163,773 19 56 452 1417 332787

57 19320 AYŞE ACAR  MB 5 6 3,50 5 6 3,50 152,115 20 57 466 1433 339202
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SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BÜŞRA ARAS 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
383,695 259,390 2 4 17 114 17327

Puanı Hesaplanan: 57 473 1444 346142

Katılımlar: 7 57 477 1450 353399

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 10 26,50 66 23,71 21,46 20,72

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,68 1,63 1,73

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,07 1,27 1,44

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,71 1,67 1,85

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,29 3,64 3,56

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 11,75 8,21 8,59

Matematik-1 30 25 3 24,25 81 12,11 7,05 6,96

Geometri 10 4 3 3,25 33 2,11 0,76 0,93

TYT Matematik 40 29 6 27,50 69 14,21 7,81 7,89

Fizik 7 6 1 5,75 82 2,82 1,08 1,25

Kimya 7 5 1 4,75 68 2,93 1,11 1,15

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 2,43 1,00 1,10

TYT Fen 20 14 4 13,00 65 8,18 3,19 3,50

Toplam: 120 87 24 81,00 68 57,86 40,67 40,70

TYT Türkçe ABEECeCBbeDeBAeCCCDEAbBEDd ECaDBAbcBCAAB

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

TYT Sosyal ADdCEDeDCABA dbDACBD     

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

TYT Matematik BDBBEDBDCeD CDAAeBCCD BBCACBcCeE B CA be

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB

TYT Fen CCcECDEBEDE bAeE CbE

Cevap Anahtarı A CCDECDEBEDECCADEBCAE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 8 2 73
Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 6 2 75
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 3 1 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83
Paragrafın Konusu 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 2 1 67
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 1 0
Üçgende Açılar 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 2 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
İvme 1 1 0 100
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 1 0 100
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100
Hâl Değişimi 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HASAN ADIGÜZEL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
320,655 259,390 4 13 69 442 67123

Puanı Hesaplanan: 57 473 1444 346142

Katılımlar: 7 57 477 1450 353399

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 10 22,50 56 23,71 21,46 20,72

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,68 1,63 1,73

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,07 1,27 1,44

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,71 1,67 1,85

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 4,29 3,64 3,56

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59 11,75 8,21 8,59

Matematik-1 30 16 6 14,50 48 12,11 7,05 6,96

Geometri 10 2 1 1,75 18 2,11 0,76 0,93

TYT Matematik 40 18 7 16,25 41 14,21 7,81 7,89

Fizik 7 5 0 5,00 71 2,82 1,08 1,25

Kimya 7 4 1 3,75 54 2,93 1,11 1,15

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 2,43 1,00 1,10

TYT Fen 20 10 2 9,50 48 8,18 3,19 3,50

Toplam: 120 66 24 60,00 50 57,86 40,67 40,70

TYT Türkçe AB ECeCB eDAcA CCCDEACaEDCacCbbdAc  CAAB

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

TYT Sosyal ADBbEc D ABdCCAebCBD     

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

TYT Matematik eeeBEDBDb b dDA ABCC AB CAC   a  B     B

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB

TYT Fen C DE DEB eECC eE    

Cevap Anahtarı A CCDECDEBEDECCADEBCAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 2 0 67
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 8 3 73
Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 4 3 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 3 1 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 0 67
Paragrafın Konusu 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 0 1 0
Din ve Hayat 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 2 0 67
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 1 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
İvme 1 1 0 100
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0
Hâl Değişimi 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HAVVAGÜL ALPARSLAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
406,120 259,390 1 2 7 62 8550

Puanı Hesaplanan: 57 473 1444 346142

Katılımlar: 7 57 477 1450 353399

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 23,71 21,46 20,72

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,68 1,63 1,73

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,07 1,27 1,44

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,71 1,67 1,85

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,29 3,64 3,56

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58 11,75 8,21 8,59

Matematik-1 30 25 5 23,75 79 12,11 7,05 6,96

Geometri 10 5 2 4,50 45 2,11 0,76 0,93

TYT Matematik 40 30 7 28,25 71 14,21 7,81 7,89

Fizik 7 7 0 7,00 100 2,82 1,08 1,25

Kimya 7 7 0 7,00 100 2,93 1,11 1,15

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,43 1,00 1,10

TYT Fen 20 19 1 18,75 94 8,18 3,19 3,50

Toplam: 120 94 22 88,50 74 57,86 40,67 40,70

TYT Türkçe EECDCdBADcBAaCCCDEAbBEDCBECbDBAEABCbAeeD

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

TYT Sosyal dCEcb eADACCcABCBDbD     

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

TYT Matematik BBbDdDDBDBCDAAeBCCDABBCACBAaCe Bc A ABaB

Cevap Anahtarı B BBEDBDDBDBCDAAABCCDABBCACBACCDBBECAEABEB

TYT Fen DECDECCDECCABEBdAEED

Cevap Anahtarı B DECDECCDECCABEBCAEED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 10 1 91
Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 8 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 2 2 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 0 1 0
Din ve Hayat 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 2 1 67
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Açılar 1 0 1 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Yamuk 1 0 1 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
İvme 1 1 0 100
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 1 0 100
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100
Hâl Değişimi 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HİLAL ŞENER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
216,885 259,390 7 39 335 1214 265089

Puanı Hesaplanan: 57 473 1444 346142

Katılımlar: 7 57 477 1450 353399

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 18 16,50 41 23,71 21,46 20,72

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,68 1,63 1,73

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,07 1,27 1,44

Felsefe 5 1 4 0,00 0 2,71 1,67 1,85

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,29 3,64 3,56

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 9 8,75 44 11,75 8,21 8,59

Matematik-1 30 0 1 -0,25 -1 12,11 7,05 6,96

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,11 0,76 0,93

TYT Matematik 40 0 1 -0,25 -1 14,21 7,81 7,89

Fizik 7 1 6 -0,50 -7 2,82 1,08 1,25

Kimya 7 1 2 0,50 7 2,93 1,11 1,15

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 2,43 1,00 1,10

TYT Fen 20 3 10 0,50 3 8,18 3,19 3,50

Toplam: 120 35 38 25,50 21 57,86 40,67 40,70

TYT Türkçe bBaECeC dDDeBAaCCCbbACcEDbaaCeDBAaceCeAe

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

TYT Sosyal AaBeaceDCABdebdDACBD     

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

TYT Matematik             d                           

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB

TYT Fen dCabdead  E a   aC d

Cevap Anahtarı A CCDECDEBEDECCADEBCAE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 6 5 55
Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 4 4 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 0 2 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 2 2 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 4 33
Paragrafın Konusu 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
İvme 1 0 1 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 1 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0
Hâl Değişimi 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERVE NUR TEKE 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
225,213 259,390 6 36 311 1165 246774

Puanı Hesaplanan: 57 473 1444 346142

Katılımlar: 7 57 477 1450 353399

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 19 16,25 41 23,71 21,46 20,72

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,68 1,63 1,73

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,07 1,27 1,44

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,71 1,67 1,85

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,29 3,64 3,56

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63 11,75 8,21 8,59

Matematik-1 30 0 3 -0,75 -3 12,11 7,05 6,96

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,11 0,76 0,93

TYT Matematik 40 0 3 -0,75 -2 14,21 7,81 7,89

Fizik 7 0 7 -1,75 -25 2,82 1,08 1,25

Kimya 7 1 1 0,75 11 2,93 1,11 1,15

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 2,43 1,00 1,10

TYT Fen 20 3 11 0,25 1 8,18 3,19 3,50

Toplam: 120 38 39 28,25 24 57,86 40,67 40,70

TYT Türkçe becECDCcADbecACCbdaEACBEDaabbbDadccBCAAB

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

TYT Sosyal ADBadDeaeABAbCADACBD     

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

TYT Matematik c ec                                    

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB

TYT Fen deadbbaB  b    EdCdc

Cevap Anahtarı A CCDECDEBEDECCADEBCAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 3 1 2 33
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 5 6 45
Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 3 5 38
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 0 2 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83
Paragrafın Konusu 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
İvme 1 0 1 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 1 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0
Hâl Değişimi 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖZGE SEKMEN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
262,648 259,390 5 27 188 889 159943

Puanı Hesaplanan: 57 473 1444 346142

Katılımlar: 7 57 477 1450 353399

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 11 25,25 63 23,71 21,46 20,72

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,68 1,63 1,73

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,07 1,27 1,44

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,71 1,67 1,85

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,29 3,64 3,56

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 9 8,75 44 11,75 8,21 8,59

Matematik-1 30 5 3 4,25 14 12,11 7,05 6,96

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,11 0,76 0,93

TYT Matematik 40 5 3 4,25 11 14,21 7,81 7,89

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 2,82 1,08 1,25

Kimya 7 1 2 0,50 7 2,93 1,11 1,15

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 2,43 1,00 1,10

TYT Fen 20 4 5 2,75 14 8,18 3,19 3,50

Toplam: 120 48 28 41,00 34 57,86 40,67 40,70

TYT Türkçe bB ECeCBeDbcdACCeCDEACBEDCBECCDcAdAeCbAB

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

TYT Sosyal ADdCbDebCcedbCADAbBD     

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

TYT Matematik BDaBbDB      e                          

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB

TYT Fen      c d e  C DbBe E

Cevap Anahtarı A CCDECDEBEDECCADEBCAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 3 2 0 67
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 9 2 82
Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 5 3 63
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 3 1 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 0 1 0
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
İvme 1 0 0 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0
Hâl Değişimi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SUAT KAHRAMAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
382,595 259,390 3 5 18 121 17907

Puanı Hesaplanan: 57 473 1444 346142

Katılımlar: 7 57 477 1450 353399

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 8 29,00 73 23,71 21,46 20,72

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,68 1,63 1,73

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,07 1,27 1,44

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,71 1,67 1,85

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,29 3,64 3,56

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 11,75 8,21 8,59

Matematik-1 30 20 4 19,00 63 12,11 7,05 6,96

Geometri 10 6 3 5,25 53 2,11 0,76 0,93

TYT Matematik 40 26 7 24,25 61 14,21 7,81 7,89

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,82 1,08 1,25

Kimya 7 4 3 3,25 46 2,93 1,11 1,15

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,43 1,00 1,10

TYT Fen 20 14 6 12,50 63 8,18 3,19 3,50

Toplam: 120 87 25 80,75 67 57,86 40,67 40,70

TYT Türkçe ABcECDCBADDbBc CCCDEACBEDCBECabBAcddCAAB

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

TYT Sosyal AaBCEedDdABACCADACBD     

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

TYT Matematik BDBBEc  Ceb C AAeBCC ABBC CBACBE BdbAcAB

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB

TYT Fen aCeECDEBEcEabAeEBCAE

Cevap Anahtarı A CCDECDEBEDECCADEBCAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 10 1 91
Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 5 3 63
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67
Paragrafın Konusu 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 2 1 67
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Açılar 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Yamuk 1 0 1 0
Kare 1 0 1 0
Üçgende Alan 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 1 0
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
İvme 1 1 0 100
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 1 0 100
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0
Hâl Değişimi 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERİL ŞENER 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
186,950 259,390 13 51 419 1362 313656

Puanı Hesaplanan: 57 473 1444 346142

Katılımlar: 13 57 477 1450 353399

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 10 6 8,50 21 22,40 21,46 20,72

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,00 1,63 1,73

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,50 1,27 1,44

Felsefe 5 1 2 0,50 10 1,15 1,67 1,85

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,60 3,64 3,56

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 9 6,75 34 8,25 8,21 8,59

Toplam: 120 19 15 15,25 13 43,40 40,67 40,70

TYT Türkçe  BEECD    D         A  Ea       d bdCdAe

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

TYT Sosyal ADdebcADeAe  eADcdBD     

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 0 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 2 2 18
Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 1 2 13
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 0 0 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 1 1 25
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 0 50
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 4 33
Paragrafın Konusu 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 0 1 0
Din ve Hayat 1 0 1 0
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DERYA UYGUN 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
195,855 259,390 12 48 405 1334 302533

Puanı Hesaplanan: 57 473 1444 346142

Katılımlar: 13 57 477 1450 353399

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 10 15,50 39 22,40 21,46 20,72

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 2,00 1,63 1,73

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 1,50 1,27 1,44

Felsefe 5 0 3 -0,75 -15 1,15 1,67 1,85

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,60 3,64 3,56

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 5 8 3,00 15 8,25 8,21 8,59

Toplam: 120 23 18 18,50 15 43,40 40,67 40,70

TYT Türkçe aECeC Bb bdA CCCD Ade D B CCcdAd B A B  

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

TYT Sosyal  aEA   c eb  deCBebD     

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 6 1 55
Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 4 2 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 2 2 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 0 50
Paragrafın Konusu 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 0 0 0
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 0 1 0
Din ve Hayat 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EBRAR KOÇ 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
413,003 259,390 1 1 3 45 6533

Puanı Hesaplanan: 57 473 1444 346142

Katılımlar: 13 57 477 1450 353399

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 22,40 21,46 20,72

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,00 1,63 1,73

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,50 1,27 1,44

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,15 1,67 1,85

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,60 3,64 3,56

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 2 15,50 78 8,25 8,21 8,59

Matematik-1 30 21 2 20,50 68 7,40 7,05 6,96

Geometri 10 7 0 7,00 70 0,88 0,76 0,93

TYT Matematik 40 28 2 27,50 69 8,29 7,81 7,89

Fizik 7 5 2 4,50 64 1,60 1,08 1,25

Kimya 7 6 0 6,00 86 1,52 1,11 1,15

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 1,35 1,00 1,10

TYT Fen 20 15 3 14,25 71 4,46 3,19 3,50

Toplam: 120 94 12 91,00 76 43,40 40,67 40,70

TYT Türkçe ABEECDCBbDDbBcCCCCDEAbBEDCBECbDBAEABCAAB

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

TYT Sosyal ADBCE ADdABd CADACBD     

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

TYT Matematik BDBBEDBDCeb CDAAABC  A BC CB  BE BEC  AB

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB

TYT Fen CCaECbEBEDE CADEcC E

Cevap Anahtarı A CCDECDEBEDECCADEBCAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 11 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 8 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 3 1 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 0 0 0
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 3 0 100
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Açılar 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
İvme 1 1 0 100
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 1 0 100
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100
Hâl Değişimi 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ECEM SILA AY 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
332,255 259,390 3 12 59 379 54916

Puanı Hesaplanan: 57 473 1444 346142

Katılımlar: 13 57 477 1450 353399

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 10 27,50 69 22,40 21,46 20,72

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,00 1,63 1,73

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 1,50 1,27 1,44

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,15 1,67 1,85

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,60 3,64 3,56

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 2 12,50 63 8,25 8,21 8,59

Matematik-1 30 9 3 8,25 28 7,40 7,05 6,96

Geometri 10 2 0 2,00 20 0,88 0,76 0,93

TYT Matematik 40 11 3 10,25 26 8,29 7,81 7,89

Fizik 7 5 2 4,50 64 1,60 1,08 1,25

Kimya 7 5 2 4,50 64 1,52 1,11 1,15

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 1,35 1,00 1,10

TYT Fen 20 15 5 13,75 69 4,46 3,19 3,50

Toplam: 120 69 20 64,00 53 43,40 40,67 40,70

TYT Türkçe ABcECeCBbeDbBACCCdDEAbBEDbBECCDBAEcBCAAe

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

TYT Sosyal ADdCE    ABd CADACBD     

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

TYT Matematik B BBED  d e  b A       B A B          AB

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB

TYT Fen CCDEbDdBEeECeADEBdAE

Cevap Anahtarı A CCDECDEBEDECCADEBCAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 9 2 82
Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 7 1 88
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 3 1 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67
Paragrafın Konusu 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 0 0 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 1 0 33
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
İvme 1 1 0 100
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 1 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0
Hâl Değişimi 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ENES İNANÇ 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
231,078 259,390 9 35 298 1138 233084

Puanı Hesaplanan: 57 473 1444 346142

Katılımlar: 13 57 477 1450 353399

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 1 17,75 44 22,40 21,46 20,72

Tarih-1 5 1 0 1,00 20 2,00 1,63 1,73

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,50 1,27 1,44

Felsefe 5 0 4 -1,00 -20 1,15 1,67 1,85

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,60 3,64 3,56

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 6 6 4,50 23 8,25 8,21 8,59

Matematik-1 30 7 3 6,25 21 7,40 7,05 6,96

Geometri 10 1 0 1,00 10 0,88 0,76 0,93

TYT Matematik 40 8 3 7,25 18 8,29 7,81 7,89

Fizik 7 0 0 0,00 0 1,60 1,08 1,25

Kimya 7 1 1 0,75 11 1,52 1,11 1,15

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 1,35 1,00 1,10

TYT Fen 20 1 1 0,75 4 4,46 3,19 3,50

Toplam: 120 33 11 30,25 25 43,40 40,67 40,70

TYT Türkçe ABEECDC   DA   CCCDEACcED               

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

TYT Sosyal     Ec   Aed bdDbCBD     

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

TYT Matematik BDBBdaB Cc               A    B         

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB

TYT Fen        B c          

Cevap Anahtarı A CCDECDEBEDECCADEBCAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 4 0 36
Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 2 0 25
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 0 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 2 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 0 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0
Paragrafın Konusu 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 0 0
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 0 1 0
Din ve Hayat 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
İvme 1 0 0 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0
Hâl Değişimi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
FAİK ENES ULUÇAY 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
261,420 259,390 8 29 195 900 162585

Puanı Hesaplanan: 57 473 1444 346142

Katılımlar: 13 57 477 1450 353399

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 12 23,00 58 22,40 21,46 20,72

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,00 1,63 1,73

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,50 1,27 1,44

Felsefe 5 1 4 0,00 0 1,15 1,67 1,85

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,60 3,64 3,56

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 7 11,25 56 8,25 8,21 8,59

Matematik-1 30 5 4 4,00 13 7,40 7,05 6,96

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 0,88 0,76 0,93

TYT Matematik 40 5 5 3,75 9 8,29 7,81 7,89

Fizik 7 1 2 0,50 7 1,60 1,08 1,25

Kimya 7 1 0 1,00 14 1,52 1,11 1,15

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 1,35 1,00 1,10

TYT Fen 20 3 2 2,50 13 4,46 3,19 3,50

Toplam: 120 47 26 40,50 34 43,40 40,67 40,70

TYT Türkçe bBEECDCBeacdBc CCCDEAdeED BECbDBbcdBCAAB

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

TYT Sosyal ADddEDbDCAedCdcDACBD     

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

TYT Matematik BeBc   c  D    e       B A     a        

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB

TYT Fen e    cEB        B   

Cevap Anahtarı A CCDECDEBEDECCADEBCAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 9 1 82
Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 5 2 63
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 2 2 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83
Paragrafın Konusu 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
VERİ 1 0 1 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 1 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
İvme 1 0 0 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0
Hâl Değişimi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HAVVANUR SAOTAY 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
264,305 259,390 6 24 177 865 156403

Puanı Hesaplanan: 57 473 1444 346142

Katılımlar: 13 57 477 1450 353399

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 10 23,50 59 22,40 21,46 20,72

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,00 1,63 1,73

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 1,50 1,27 1,44

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,15 1,67 1,85

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,60 3,64 3,56

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 8,25 8,21 8,59

Matematik-1 30 6 6 4,50 15 7,40 7,05 6,96

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,88 0,76 0,93

TYT Matematik 40 6 6 4,50 11 8,29 7,81 7,89

Fizik 7 0 3 -0,75 -11 1,60 1,08 1,25

Kimya 7 2 1 1,75 25 1,52 1,11 1,15

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 1,35 1,00 1,10

TYT Fen 20 2 5 0,75 4 4,46 3,19 3,50

Toplam: 120 48 26 41,50 35 43,40 40,67 40,70

TYT Türkçe EECbC BeD cAC CCDdACcEDbBECCbaAEABCAAe e

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

TYT Sosyal B EbDDCADACdAbdCBDAc     

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

TYT Matematik BB a  cB   eAb  bC   dC                 

Cevap Anahtarı B BBEDBDDBDBCDAAABCCDABBCACBACCDBBECAEABEB

TYT Fen     cab E C d d     

Cevap Anahtarı B DECDECCDECCABEBCAEED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 0 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 8 2 73
Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 6 2 75
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 3 1 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
VERİ 1 0 1 0
Sayı Problemleri 3 0 1 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 1 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
İvme 1 0 0 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0
Hâl Değişimi 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İKBAL ÇETİN 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
265,815 259,390 5 22 174 853 153223

Puanı Hesaplanan: 57 473 1444 346142

Katılımlar: 13 57 477 1450 353399

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 10 23,50 59 22,40 21,46 20,72

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,00 1,63 1,73

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,50 1,27 1,44

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,15 1,67 1,85

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,60 3,64 3,56

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 3 11,25 56 8,25 8,21 8,59

Matematik-1 30 7 2 6,50 22 7,40 7,05 6,96

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,88 0,76 0,93

TYT Matematik 40 7 2 6,50 16 8,29 7,81 7,89

Fizik 7 1 0 1,00 14 1,60 1,08 1,25

Kimya 7 0 0 0,00 0 1,52 1,11 1,15

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 1,35 1,00 1,10

TYT Fen 20 1 1 0,75 4 4,46 3,19 3,50

Toplam: 120 46 16 42,00 35 43,40 40,67 40,70

TYT Türkçe bBEECeC  eDbBACCCbDEAb EDaBbCCDBAE eCAAe

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

TYT Sosyal ADd Eb D AeA  ADACBD     

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

TYT Matematik B a  DB      Db        B AC             

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB

TYT Fen  C              e   

Cevap Anahtarı A CCDECDEBEDECCADEBCAE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 8 3 73
Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 5 3 63
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 2 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 2 50
Paragrafın Konusu 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
İvme 1 0 0 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0
Hâl Değişimi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NAİL 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
263,938 259,390 7 25 179 868 157145

Puanı Hesaplanan: 57 473 1444 346142

Katılımlar: 13 57 477 1450 353399

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 9 21,75 54 22,40 21,46 20,72

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 2,00 1,63 1,73

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 1,50 1,27 1,44

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,15 1,67 1,85

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,60 3,64 3,56

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 3 2 2,50 13 8,25 8,21 8,59

Matematik-1 30 14 6 12,50 42 7,40 7,05 6,96

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 0,88 0,76 0,93

TYT Matematik 40 14 7 12,25 31 8,29 7,81 7,89

Fizik 7 2 3 1,25 18 1,60 1,08 1,25

Kimya 7 1 1 0,75 11 1,52 1,11 1,15

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 1,35 1,00 1,10

TYT Fen 20 6 5 4,75 24 4,46 3,19 3,50

Toplam: 120 47 23 41,25 34 43,40 40,67 40,70

TYT Türkçe AB EC C  cDb c CCCDEAdBbDbBECCDaAE eCAAe

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

TYT Sosyal                DbdBD     

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

TYT Matematik BDcBE  DCDb Cb ee C D  B ACB ec         

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB

TYT Fen eC d DdBc     eEB  E

Cevap Anahtarı A CCDECDEBEDECCADEBCAE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 2 0 67
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 0 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 8 3 73
Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 6 2 75
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 3 1 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 2 50
Paragrafın Konusu 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 0 0
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 0 0 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 0 1 0
Din ve Hayat 1 0 1 0
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
VERİ 1 0 1 0
Sayı Problemleri 3 2 1 67
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 1 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
İvme 1 0 1 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0
Hâl Değişimi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
OKAN GÜNEY 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
209,550 259,390 11 42 362 1267 279735

Puanı Hesaplanan: 57 473 1444 346142

Katılımlar: 13 57 477 1450 353399

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 10 20,50 51 22,40 21,46 20,72

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 2,00 1,63 1,73

Coğrafya-1 5 0 4 -1,00 -20 1,50 1,27 1,44

Felsefe 5 0 1 -0,25 -5 1,15 1,67 1,85

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 3,60 3,64 3,56

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 4 7 2,25 11 8,25 8,21 8,59

Matematik-1 30 1 2 0,50 2 7,40 7,05 6,96

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,88 0,76 0,93

TYT Matematik 40 1 2 0,50 1 8,29 7,81 7,89

Toplam: 120 28 19 23,25 19 43,40 40,67 40,70

TYT Türkçe ABEECeC   DcadCCCeDEAeBEDbe  CDaAd  CAAB

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

TYT Sosyal AD d aec ce    b  BD     

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

TYT Matematik Be   b                                  

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 6 3 55
Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 4 2 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 3 1 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 0 67
Paragrafın Konusu 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 0 0 0
Din ve Hayat 1 0 0 0
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
RANA GÜNGÖR 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
216,188 259,390 10 40 339 1219 266596

Puanı Hesaplanan: 57 473 1444 346142

Katılımlar: 13 57 477 1450 353399

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 13 16,75 42 22,40 21,46 20,72

Matematik-1 30 5 1 4,75 16 7,40 7,05 6,96

Geometri 10 1 0 1,00 10 0,88 0,76 0,93

TYT Matematik 40 6 1 5,75 14 8,29 7,81 7,89

Fizik 7 2 3 1,25 18 1,60 1,08 1,25

Kimya 7 1 5 -0,25 -4 1,52 1,11 1,15

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 1,35 1,00 1,10

TYT Fen 20 5 9 2,75 14 4,46 3,19 3,50

Toplam: 120 31 23 25,25 21 43,40 40,67 40,70

TYT Türkçe EECDC BA  B  CCCacACaEDbBEddDadcAeCcbe  

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

TYT Matematik  BEb    D  DA                          B

Cevap Anahtarı B BBEDBDDBDBCDAAABCCDABBCACBACCDBBECAEABEB

TYT Fen aa  cCCed ebdEB   Ee

Cevap Anahtarı B DECDECCDECCABEBCAEED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 7 4 64
Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 4 4 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 0 2 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 2 2 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 4 33
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
İvme 1 0 1 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0
Hâl Değişimi 1 0 1 0
Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Lipitler 1 0 1 0
Plastit 1 1 0 100
Hayvanlar 1 1 0 100
Mitoz 1 0 0 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0
Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SEVGİ SEVİNÇ 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
301,443 259,390 4 14 102 577 91487

Puanı Hesaplanan: 57 473 1444 346142

Katılımlar: 13 57 477 1450 353399

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 5 28,75 72 22,40 21,46 20,72

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,00 1,63 1,73

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,50 1,27 1,44

Felsefe 5 4 0 4,00 80 1,15 1,67 1,85

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,60 3,64 3,56

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 2 14,50 73 8,25 8,21 8,59

Matematik-1 30 9 3 8,25 28 7,40 7,05 6,96

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,88 0,76 0,93

TYT Matematik 40 9 3 8,25 21 8,29 7,81 7,89

Fizik 7 3 1 2,75 39 1,60 1,08 1,25

Kimya 7 1 2 0,50 7 1,52 1,11 1,15

Biyoloji 6 0 3 -0,75 -13 1,35 1,00 1,10

TYT Fen 20 4 6 2,50 13 4,46 3,19 3,50

Toplam: 120 58 16 54,00 45 43,40 40,67 40,70

TYT Türkçe ABEECDCBADDbBdaCCCDEACBEDCBECaDBAE a    

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

TYT Sosyal  DdCED DdABA CADACBD     

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

TYT Matematik BDcBEDe dDDB D                          

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB

TYT Fen eC E  EdEe    edd   

Cevap Anahtarı A CCDECDEBEDECCADEBCAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 9 0 82
Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 7 1 88
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 3 0 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 0 50
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 1 0
Paragrafın Konusu 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 0 0
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
İvme 1 1 0 100
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0
Hâl Değişimi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SÜMEYYE 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
372,695 259,390 2 7 29 162 23346

Puanı Hesaplanan: 57 473 1444 346142

Katılımlar: 13 57 477 1450 353399

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 6 30,50 76 22,40 21,46 20,72

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 2,00 1,63 1,73

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,50 1,27 1,44

Felsefe 5 4 0 4,00 80 1,15 1,67 1,85

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,60 3,64 3,56

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 2 10,50 53 8,25 8,21 8,59

Matematik-1 30 21 3 20,25 68 7,40 7,05 6,96

Geometri 10 1 0 1,00 10 0,88 0,76 0,93

TYT Matematik 40 22 3 21,25 53 8,29 7,81 7,89

Fizik 7 6 1 5,75 82 1,60 1,08 1,25

Kimya 7 5 1 4,75 68 1,52 1,11 1,15

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 1,35 1,00 1,10

TYT Fen 20 16 3 15,25 76 4,46 3,19 3,50

Toplam: 120 81 14 77,50 65 43,40 40,67 40,70

TYT Türkçe ABEECDCBADDd ACaC DEACBEDCBcCCDaAdAeCAAB

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

TYT Sosyal A d    Dd BA CADACBD     

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

TYT Matematik BDBBEDBDCDb C AAeBCCDA B  CB e   B      

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB

TYT Fen CCDEeDEBEDE dADEBCAd

Cevap Anahtarı A CCDECDEBEDECCADEBCAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 8 3 73
Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 5 3 63
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 0 0 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 2 1 67
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
İvme 1 1 0 100
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 1 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100
Hâl Değişimi 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ADİL GEZER 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
287,885 259,390 6 16 128 699 112131

Puanı Hesaplanan: 57 473 1444 346142

Katılımlar: 17 57 477 1450 353399

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 2 29,50 74 23,46 21,46 20,72

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 0,85 1,63 1,73

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 0,68 1,27 1,44

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,03 1,67 1,85

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,88 3,64 3,56

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 4 10,00 50 7,44 8,21 8,59

Matematik-1 30 7 9 4,75 16 7,78 7,05 6,96

Geometri 10 0 2 -0,50 -5 1,03 0,76 0,93

TYT Matematik 40 7 11 4,25 11 8,81 7,81 7,89

Fizik 7 3 2 2,50 36 1,12 1,08 1,25

Kimya 7 2 2 1,50 21 1,41 1,11 1,15

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 1,07 1,00 1,10

TYT Fen 20 7 5 5,75 29 3,60 3,19 3,50

Toplam: 120 55 22 49,50 41 43,31 40,67 40,70

TYT Türkçe aECDC BAD B  CCCDEACBEDCB CCDdAEA CA B D

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

TYT Sosyal cC cD  Ab  CAdBCBDAD     

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

TYT Matematik cec  eDa  C b eB b  dBC CB     d       a

Cevap Anahtarı B BBEDBDDBDBCDAAABCCDABBCACBACCDBBECAEABEB

TYT Fen  Ea ECde  e BEBb E  

Cevap Anahtarı B DECDECCDECCABEBCAEED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 0 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 10 0 91
Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 6 0 75
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 0 50
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 0 67
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 1 1 33
Kesir Problemleri 2 1 1 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 1 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 1 0
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
İvme 1 1 0 100
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 1 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0
Hâl Değişimi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHSEN ÇAĞLAR 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
285,740 259,390 7 17 132 708 115639

Puanı Hesaplanan: 57 473 1444 346142

Katılımlar: 17 57 477 1450 353399

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 6 28,50 71 23,46 21,46 20,72

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 0,85 1,63 1,73

Coğrafya-1 5 0 5 -1,25 -25 0,68 1,27 1,44

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,03 1,67 1,85

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,88 3,64 3,56

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 8 8,00 40 7,44 8,21 8,59

Matematik-1 30 7 1 6,75 23 7,78 7,05 6,96

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,03 0,76 0,93

TYT Matematik 40 7 1 6,75 17 8,81 7,81 7,89

Fizik 7 4 1 3,75 54 1,12 1,08 1,25

Kimya 7 1 4 0,00 0 1,41 1,11 1,15

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 1,07 1,00 1,10

TYT Fen 20 7 6 5,50 28 3,60 3,19 3,50

Toplam: 120 54 21 48,75 41 43,31 40,67 40,70

TYT Türkçe EECeCBBAD BA CCCDEAecEDbBECCD AEAdCAAe D

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

TYT Sosyal B Ecabdebe CAABCBDbD     

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

TYT Matematik BBaD DDB             B                  

Cevap Anahtarı B BBEDBDDBDBCDAAABCCDABBCACBACCDBBECAEABEB

TYT Fen  E DECecc e eE   EEe

Cevap Anahtarı B DECDECCDECCABEBCAEED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 0 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 9 2 82
Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 6 2 75
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 2 2 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 0 1 0
Din ve Hayat 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
İvme 1 1 0 100
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0
Hâl Değişimi 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞE AKGÜN 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
204,693 259,390 14 44 381 1296 288612

Puanı Hesaplanan: 57 473 1444 346142

Katılımlar: 17 57 477 1450 353399

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 15 15 11,25 28 23,46 21,46 20,72

Tarih-1 5 1 0 1,00 20 0,85 1,63 1,73

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 0,68 1,27 1,44

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,03 1,67 1,85

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,88 3,64 3,56

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 6 1 5,75 29 7,44 8,21 8,59

Matematik-1 30 5 4 4,00 13 7,78 7,05 6,96

Geometri 10 1 1 0,75 8 1,03 0,76 0,93

TYT Matematik 40 6 5 4,75 12 8,81 7,81 7,89

Fizik 7 0 3 -0,75 -11 1,12 1,08 1,25

Kimya 7 1 2 0,50 7 1,41 1,11 1,15

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 1,07 1,00 1,10

TYT Fen 20 1 6 -0,50 -3 3,60 3,19 3,50

Toplam: 120 28 27 21,25 18 43,31 40,67 40,70

TYT Türkçe ABcECDb   DbeA CC DbAea D a Caaadd  bAAe

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

TYT Sosyal A    c         DACBD     

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

TYT Matematik   B b  DCa   aA d C           Bb        

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB

TYT Fen ba    aB b   b  e   

Cevap Anahtarı A CCDECDEBEDECCADEBCAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 4 4 36
Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 2 3 25
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 2 2 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 2 33
Paragrafın Konusu 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 1 1 33
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Açılar 1 0 1 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
İvme 1 0 0 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0
Hâl Değişimi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ENES ÖZDEMİR 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
187,633 259,390 16 50 416 1358 312877

Puanı Hesaplanan: 57 473 1444 346142

Katılımlar: 17 57 477 1450 353399

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 11 14,25 36 23,46 21,46 20,72

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 0,85 1,63 1,73

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 0,68 1,27 1,44

Felsefe 5 0 2 -0,50 -10 2,03 1,67 1,85

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 3,88 3,64 3,56

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 5 5 3,75 19 7,44 8,21 8,59

Matematik-1 30 0 1 -0,25 -1 7,78 7,05 6,96

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,03 0,76 0,93

TYT Matematik 40 0 1 -0,25 -1 8,81 7,81 7,89

Fizik 7 0 6 -1,50 -21 1,12 1,08 1,25

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 1,41 1,11 1,15

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 1,07 1,00 1,10

TYT Fen 20 0 8 -2,00 -10 3,60 3,19 3,50

Toplam: 120 22 25 15,75 13 43,31 40,67 40,70

TYT Türkçe  EaeC BA b   CCabEACeED a CbDcAd  CAAe  

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

TYT Sosyal   aA D A   a  cbBDd      

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

TYT Matematik  e                                      

Cevap Anahtarı B BBEDBDDBDBCDAAABCCDABBCACBACCDBBECAEABEB

TYT Fen ec babec         d  

Cevap Anahtarı B DECDECCDECCABEBCAEED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 2 0 67
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 2 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 6 3 55
Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 4 1 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 0 2 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 3 1 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 1 50
Paragrafın Konusu 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 0 0 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 0 0 0
İslam ve İbadet 1 0 1 0
Din ve Hayat 1 0 1 0
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
İvme 1 0 1 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0
Hâl Değişimi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
FATMA NUR KARABULUT 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
244,340 259,390 10 32 239 1023 201318

Puanı Hesaplanan: 57 473 1444 346142

Katılımlar: 17 57 477 1450 353399

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 10 20,50 51 23,46 21,46 20,72

Tarih-1 5 1 0 1,00 20 0,85 1,63 1,73

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 0,68 1,27 1,44

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,03 1,67 1,85

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,88 3,64 3,56

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 4 8,00 40 7,44 8,21 8,59

Matematik-1 30 6 4 5,00 17 7,78 7,05 6,96

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 1,03 0,76 0,93

TYT Matematik 40 6 5 4,75 12 8,81 7,81 7,89

Fizik 7 0 4 -1,00 -14 1,12 1,08 1,25

Kimya 7 2 2 1,50 21 1,41 1,11 1,15

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 1,07 1,00 1,10

TYT Fen 20 3 6 1,50 8 3,60 3,19 3,50

Toplam: 120 41 25 34,75 29 43,31 40,67 40,70

TYT Türkçe EECeC BADbBA bC DEACeEDbBcCdD AE  aceB D

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

TYT Sosyal    A   ec CbAABCBDbD     

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

TYT Matematik BB Dc       A    C c B c    e          a

Cevap Anahtarı B BBEDBDDBDBCDAAABCCDABBCACBACCDBBECAEABEB

TYT Fen  d  addeE   dEB     

Cevap Anahtarı B DECDECCDECCABEBCAEED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 7 4 64
Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 5 2 63
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 2 2 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 3 17
Paragrafın Konusu 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 0 1 0
Din ve Hayat 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 1 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
İvme 1 0 1 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0
Hâl Değişimi 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HACER NUR ARAS 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
377,195 259,390 2 6 24 139 20800

Puanı Hesaplanan: 57 473 1444 346142

Katılımlar: 17 57 477 1450 353399

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 4 35,00 88 23,46 21,46 20,72

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 0,85 1,63 1,73

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 0,68 1,27 1,44

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,03 1,67 1,85

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,88 3,64 3,56

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63 7,44 8,21 8,59

Matematik-1 30 18 6 16,50 55 7,78 7,05 6,96

Geometri 10 6 4 5,00 50 1,03 0,76 0,93

TYT Matematik 40 24 10 21,50 54 8,81 7,81 7,89

Fizik 7 5 2 4,50 64 1,12 1,08 1,25

Kimya 7 3 3 2,25 32 1,41 1,11 1,15

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 1,07 1,00 1,10

TYT Fen 20 12 7 10,25 51 3,60 3,19 3,50

Toplam: 120 86 27 79,25 66 43,31 40,67 40,70

TYT Türkçe EECDCBBADcBACCCCDEACBEDCBECbDBAEAeCAABAe

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

TYT Sosyal aCaADbdAeeCCAABCBDAD     

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

TYT Matematik BB  B DBD CDAAeBCC A aCbCBdCdeaBEaedABEB

Cevap Anahtarı B BBEDBDDBDBCDAAABCCDABBCACBACCDBBECAEABEB

TYT Fen DECDaeCDd dAdEaCAEEe

Cevap Anahtarı B DECDECCDECCABEBCAEED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 11 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 7 1 88
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 2 1 67
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 1 1 50
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Açılar 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 1 0
Çokgenler 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Kare 1 0 1 0
Üçgende Alan 1 0 1 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 1 0
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
İvme 1 1 0 100
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 1 0 100
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100
Hâl Değişimi 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HASANHÜSEYİN KARAKIR 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
178,385 259,390 17 54 434 1386 322172

Puanı Hesaplanan: 57 473 1444 346142

Katılımlar: 17 57 477 1450 353399

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 22 10,50 26 23,46 21,46 20,72

Tarih-1 5 0 5 -1,25 -25 0,85 1,63 1,73

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 0,68 1,27 1,44

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,03 1,67 1,85

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,88 3,64 3,56

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 6 13 2,75 14 7,44 8,21 8,59

Matematik-1 30 1 7 -0,75 -3 7,78 7,05 6,96

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,03 0,76 0,93

TYT Matematik 40 1 7 -0,75 -2 8,81 7,81 7,89

Fizik 7 0 4 -1,00 -14 1,12 1,08 1,25

Kimya 7 2 0 2,00 29 1,41 1,11 1,15

Biyoloji 6 0 4 -1,00 -17 1,07 1,00 1,10

TYT Fen 20 2 8 0,00 0 3,60 3,19 3,50

Toplam: 120 25 50 12,50 10 43,31 40,67 40,70

TYT Türkçe bBEcaeC A DdcceCCacEAeBEDbabCbacdEcdCeAe

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

TYT Sosyal caaaab aeABeCadDbbBD     

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

TYT Matematik ea a        aD cc d                     

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB

TYT Fen ebcc   B    C edc  d

Cevap Anahtarı A CCDECDEBEDECCADEBCAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 2 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 7 4 64
Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 3 5 38
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 0 2 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 2 2 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 4 33
Paragrafın Konusu 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 0 1 0
Din ve Hayat 1 0 1 0
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
VERİ 1 0 1 0
Sayı Problemleri 3 0 2 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
İvme 1 0 1 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0
Hâl Değişimi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HATİCE ERYILMAZ 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
263,070 259,390 9 26 185 882 159012

Puanı Hesaplanan: 57 473 1444 346142

Katılımlar: 17 57 477 1450 353399

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 6 27,50 69 23,46 21,46 20,72

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 0,85 1,63 1,73

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 0,68 1,27 1,44

Felsefe 5 1 1 0,75 15 2,03 1,67 1,85

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,88 3,64 3,56

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 5 3 4,25 21 7,44 8,21 8,59

Matematik-1 30 8 4 7,00 23 7,78 7,05 6,96

Geometri 10 1 1 0,75 8 1,03 0,76 0,93

TYT Matematik 40 9 5 7,75 19 8,81 7,81 7,89

Fizik 7 1 3 0,25 4 1,12 1,08 1,25

Kimya 7 2 1 1,75 25 1,41 1,11 1,15

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 1,07 1,00 1,10

TYT Fen 20 3 5 1,75 9 3,60 3,19 3,50

Toplam: 120 46 19 41,25 34 43,31 40,67 40,70

TYT Türkçe cEC CBBADcBA CC DEACBEDCaECbD AEe CAAeAD

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

TYT Sosyal   aA       d  B BDbD     

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

TYT Matematik  Bd  D  D  D AdBe    BC     b  c       B

Cevap Anahtarı B BBEDBDDBDBCDAAABCCDABBCACBACCDBBECAEABEB

TYT Fen  b  abCD    dE     e

Cevap Anahtarı B DECDECCDECCABEBCAEED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 0 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 9 2 82
Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 7 0 88
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 2 50
Paragrafın Konusu 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 0 0 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 0 1 0
Din ve Hayat 1 0 0 0
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 0 2 0
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 1 0
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
İvme 1 0 1 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100
Hâl Değişimi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HAVVANUR ÖZTÜRK 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
339,963 259,390 5 11 50 327 47661

Puanı Hesaplanan: 57 473 1444 346142

Katılımlar: 17 57 477 1450 353399

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 1 34,75 87 23,46 21,46 20,72

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 0,85 1,63 1,73

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 0,68 1,27 1,44

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,03 1,67 1,85

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,88 3,64 3,56

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 4 10,00 50 7,44 8,21 8,59

Matematik-1 30 17 1 16,75 56 7,78 7,05 6,96

Geometri 10 2 0 2,00 20 1,03 0,76 0,93

TYT Matematik 40 19 1 18,75 47 8,81 7,81 7,89

Fizik 7 0 0 0,00 0 1,12 1,08 1,25

Kimya 7 2 1 1,75 25 1,41 1,11 1,15

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 1,07 1,00 1,10

TYT Fen 20 4 2 3,50 18 3,60 3,19 3,50

Toplam: 120 69 8 67,00 56 43,31 40,67 40,70

TYT Türkçe EEC CBBAD BACCCCDEACBEDCBEC D AEAeCAABAD

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

TYT Sosyal BdEAD  c   CAdBCBDbD     

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

TYT Matematik BBE  DDBD CDbAA C    B  CB  CD    A A   

Cevap Anahtarı B BBEDBDDBDBCDAAABCCDABBCACBACCDBBECAEABEB

TYT Fen        e    BEBC   e

Cevap Anahtarı B DECDECCDECCABEBCAEED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 0 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 0 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 11 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 7 1 88
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 0 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 0 0 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 0 1 0
Din ve Hayat 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 3 0 100
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
İvme 1 0 0 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0
Hâl Değişimi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İREM 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
349,963 259,390 4 10 42 263 39131

Puanı Hesaplanan: 57 473 1444 346142

Katılımlar: 17 57 477 1450 353399

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 3 34,25 86 23,46 21,46 20,72

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 0,85 1,63 1,73

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 0,68 1,27 1,44

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,03 1,67 1,85

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,88 3,64 3,56

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 3 13,25 66 7,44 8,21 8,59

Matematik-1 30 16 1 15,75 53 7,78 7,05 6,96

Geometri 10 1 2 0,50 5 1,03 0,76 0,93

TYT Matematik 40 17 3 16,25 41 8,81 7,81 7,89

Fizik 7 3 2 2,50 36 1,12 1,08 1,25

Kimya 7 2 2 1,50 21 1,41 1,11 1,15

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 1,07 1,00 1,10

TYT Fen 20 8 6 6,50 33 3,60 3,19 3,50

Toplam: 120 74 15 70,25 59 43,31 40,67 40,70

TYT Türkçe ABEECeCBA DAB dCCCDEACBEDCBECCDBAEAdCAAB

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

TYT Sosyal bD Ca  DCABACdADACBD     

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

TYT Matematik BDBB D DbDD  DAAAB     B  CB  Ba a      

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB

TYT Fen Cb Ed EdE E e eEcC E

Cevap Anahtarı A CCDECDEBEDECCADEBCAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 11 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 7 1 88
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 0 0 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 2 0 67
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Açılar 1 0 1 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 1 0
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
İvme 1 1 0 100
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 1 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0
Hâl Değişimi 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KARDELEN ÖZDİKİCİ 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
206,503 259,390 13 43 377 1290 285375

Puanı Hesaplanan: 57 473 1444 346142

Katılımlar: 17 57 477 1450 353399

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 7 20,25 51 23,46 21,46 20,72

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 0,85 1,63 1,73

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 0,68 1,27 1,44

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,03 1,67 1,85

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,88 3,64 3,56

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 4 1 3,75 19 7,44 8,21 8,59

Matematik-1 30 1 5 -0,25 -1 7,78 7,05 6,96

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,03 0,76 0,93

TYT Matematik 40 1 5 -0,25 -1 8,81 7,81 7,89

Fizik 7 1 4 0,00 0 1,12 1,08 1,25

Kimya 7 0 3 -0,75 -11 1,41 1,11 1,15

Biyoloji 6 0 3 -0,75 -13 1,07 1,00 1,10

TYT Fen 20 1 10 -1,50 -8 3,60 3,19 3,50

Toplam: 120 28 23 22,25 19 43,31 40,67 40,70

TYT Türkçe  ECDC BbDc   CCdDEAeBa CdECCD AE  CAeB  

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

TYT Sosyal                CBDbD     

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

TYT Matematik a   a     Cbd   d                       

Cevap Anahtarı B BBEDBDDBDBCDAAABCCDABBCACBACCDBBECAEABEB

TYT Fen aE eba c  a d cb   e

Cevap Anahtarı B DECDECCDECCABEBCAEED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 3 2 0 67
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 8 2 73
Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 7 0 88
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 3 1 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 1 50
Paragrafın Konusu 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 0 0
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 0 0 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 0 1 0
Din ve Hayat 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 1 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
İvme 1 1 0 100
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0
Hâl Değişimi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KEMAL CEYHAN 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
359,848 259,390 3 8 35 213 31625

Puanı Hesaplanan: 57 473 1444 346142

Katılımlar: 17 57 477 1450 353399

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 9 28,75 72 23,46 21,46 20,72

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 0,85 1,63 1,73

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 0,68 1,27 1,44

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,03 1,67 1,85

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,88 3,64 3,56

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63 7,44 8,21 8,59

Matematik-1 30 20 6 18,50 62 7,78 7,05 6,96

Geometri 10 5 3 4,25 43 1,03 0,76 0,93

TYT Matematik 40 25 9 22,75 57 8,81 7,81 7,89

Fizik 7 4 1 3,75 54 1,12 1,08 1,25

Kimya 7 5 2 4,50 64 1,41 1,11 1,15

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 1,07 1,00 1,10

TYT Fen 20 11 7 9,25 46 3,60 3,19 3,50

Toplam: 120 81 31 73,25 61 43,31 40,67 40,70

TYT Türkçe ABcECeCBebDABACCCCDEACBEDbBdCbDBAEAaCbAB

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

TYT Sosyal AadCdDbDeABACCADbCBD     

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

TYT Matematik BeBBEceDCeD CDAAeBCC ABeCACB  aEaBEdA  B

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB

TYT Fen CC E eEBEcEeCAedBebE

Cevap Anahtarı A CCDECDEBEDECCADEBCAE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 9 2 82
Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 5 3 63
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 3 1 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 0 1 0
Din ve Hayat 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 2 1 67
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 1 1 50
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 1 0
Üçgende Açılar 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 1 0
Çokgenler 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Kare 1 0 1 0
Üçgende Alan 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
İvme 1 1 0 100
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0
Hâl Değişimi 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NACİYE UYSAL 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
200,970 259,390 15 45 390 1309 294729

Puanı Hesaplanan: 57 473 1444 346142

Katılımlar: 17 57 477 1450 353399

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 12 4 11,00 28 23,46 21,46 20,72

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 0,85 1,63 1,73

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 0,68 1,27 1,44

Felsefe 5 0 1 -0,25 -5 2,03 1,67 1,85

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,88 3,64 3,56

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 5 2 4,50 23 7,44 8,21 8,59

Matematik-1 30 3 2 2,50 8 7,78 7,05 6,96

Geometri 10 2 0 2,00 20 1,03 0,76 0,93

TYT Matematik 40 5 2 4,50 11 8,81 7,81 7,89

Toplam: 120 22 8 20,00 17 43,31 40,67 40,70

TYT Türkçe bBEECDCB ba dACCC  E                    

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

TYT Sosyal        De e     ACBD     

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

TYT Matematik         b   Cc            CB  BE        

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 2 0 18
Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 1 0 13
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 0 0 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 0 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0
Paragrafın Konusu 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 0 0
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 0 0 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 0 0 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 1 0 33
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Açılar 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
RABİA YANAR 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
277,668 259,390 8 18 149 773 130034

Puanı Hesaplanan: 57 473 1444 346142

Katılımlar: 17 57 477 1450 353399

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 11 26,25 66 23,46 21,46 20,72

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 0,85 1,63 1,73

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 0,68 1,27 1,44

Felsefe 5 2 0 2,00 40 2,03 1,67 1,85

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,88 3,64 3,56

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 0 9,00 45 7,44 8,21 8,59

Matematik-1 30 7 1 6,75 23 7,78 7,05 6,96

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,03 0,76 0,93

TYT Matematik 40 7 1 6,75 17 8,81 7,81 7,89

Fizik 7 2 1 1,75 25 1,12 1,08 1,25

Kimya 7 2 2 1,50 21 1,41 1,11 1,15

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 1,07 1,00 1,10

TYT Fen 20 5 4 4,00 20 3,60 3,19 3,50

Toplam: 120 50 16 46,00 38 43,31 40,67 40,70

TYT Türkçe cECeCBBADcBACCCCDEbCBEDbabCabaAEeBCAABAD

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

TYT Sosyal        AD   AA CBDAD     

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

TYT Matematik BB D D Ba C           C                 

Cevap Anahtarı B BBEDBDDBDBCDAAABCCDABBCACBACCDBBECAEABEB

TYT Fen     aCCe   bBE   E e

Cevap Anahtarı B DECDECCDECCABEBCAEED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 8 3 73
Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 4 4 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 3 1 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83
Paragrafın Konusu 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 0 0
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
İvme 1 0 0 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0
Hâl Değişimi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SEHER SAVAŞ 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
386,198 259,390 1 3 16 109 16109

Puanı Hesaplanan: 57 473 1444 346142

Katılımlar: 17 57 477 1450 353399

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 23,46 21,46 20,72

Tarih-1 5 0 3 -0,75 -15 0,85 1,63 1,73

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 0,68 1,27 1,44

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,03 1,67 1,85

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,88 3,64 3,56

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 6 9,50 48 7,44 8,21 8,59

Matematik-1 30 23 1 22,75 76 7,78 7,05 6,96

Geometri 10 3 0 3,00 30 1,03 0,76 0,93

TYT Matematik 40 26 1 25,75 64 8,81 7,81 7,89

Fizik 7 5 0 5,00 71 1,12 1,08 1,25

Kimya 7 5 2 4,50 64 1,41 1,11 1,15

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 1,07 1,00 1,10

TYT Fen 20 16 2 15,50 78 3,60 3,19 3,50

Toplam: 120 86 16 82,00 68 43,31 40,67 40,70

TYT Türkçe ABEECDCBdaDeBACCCCDEACBEDCBbCaDaAEcBCAAB

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

TYT Sosyal  add DAb ABdCdADACBD     

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

TYT Matematik BDBBED DCe BCDAAABCCD BB ACB  B  B     B

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB

TYT Fen CC E DEBEDECbdDEBCAE

Cevap Anahtarı A CCDECDEBEDECCADEBCAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 10 1 91
Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 7 1 88
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83
Paragrafın Konusu 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 0 0
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 3 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
İvme 1 1 0 100
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100
Hâl Değişimi 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SUDENAZ GÖÇERİ 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
213,023 259,390 12 41 352 1249 273086

Puanı Hesaplanan: 57 473 1444 346142

Katılımlar: 17 57 477 1450 353399

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 15 17,25 43 23,46 21,46 20,72

Tarih-1 5 1 0 1,00 20 0,85 1,63 1,73

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 0,68 1,27 1,44

Felsefe 5 1 1 0,75 15 2,03 1,67 1,85

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,88 3,64 3,56

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 6 3 5,25 26 7,44 8,21 8,59

Matematik-1 30 2 4 1,00 3 7,78 7,05 6,96

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,03 0,76 0,93

TYT Matematik 40 2 4 1,00 3 8,81 7,81 7,89

Fizik 7 0 3 -0,75 -11 1,12 1,08 1,25

Kimya 7 1 1 0,75 11 1,41 1,11 1,15

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 1,07 1,00 1,10

TYT Fen 20 2 5 0,75 4 3,60 3,19 3,50

Toplam: 120 31 27 24,25 20 43,31 40,67 40,70

TYT Türkçe bBaECeCB DDbBAdCbCaEACcEDba CCbaAE  eeAe

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

TYT Sosyal A        cB   dDbCBD     

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

TYT Matematik B   d   b              B c a            

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB

TYT Fen  ea  b B b    e B   

Cevap Anahtarı A CCDECDEBEDECCADEBCAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 5 5 45
Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 3 3 38
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 2 2 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 3 17
Paragrafın Konusu 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 0 0 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 0 1 0
Din ve Hayat 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 1 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
İvme 1 0 0 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0
Hâl Değişimi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
VİLDAN KADER 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
225,015 259,390 11 37 313 1168 247221

Puanı Hesaplanan: 57 473 1444 346142

Katılımlar: 17 57 477 1450 353399

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 8 18,00 45 23,46 21,46 20,72

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 0,85 1,63 1,73

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 0,68 1,27 1,44

Felsefe 5 1 0 1,00 20 2,03 1,67 1,85

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,88 3,64 3,56

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 4 1 3,75 19 7,44 8,21 8,59

Matematik-1 30 6 2 5,50 18 7,78 7,05 6,96

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,03 0,76 0,93

TYT Matematik 40 6 2 5,50 14 8,81 7,81 7,89

Fizik 7 0 0 0,00 0 1,12 1,08 1,25

Kimya 7 1 0 1,00 14 1,41 1,11 1,15

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 1,07 1,00 1,10

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 3,60 3,19 3,50

Toplam: 120 31 11 28,25 24 43,31 40,67 40,70

TYT Türkçe  ECe  e D    CCCDEAd EDdBbCCDaAEb CAAe  

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

TYT Sosyal               B BDdD     

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

TYT Matematik BB   DaB  CDb                           

Cevap Anahtarı B BBEDBDDBDBCDAAABCCDABBCACBACCDBBECAEABEB

TYT Fen             B       

Cevap Anahtarı B DECDECCDECCABEBCAEED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0
Sözcükte Anlam 3 1 1 33
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 0 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 8 3 73
Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 5 2 63
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 2 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 2 50
Paragrafın Konusu 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 0 0
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 0 0 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 0 1 0
Din ve Hayat 1 0 0 0
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
İvme 1 0 0 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0
Hâl Değişimi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET ÖZBAY 0  MB

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
218,838 259,390 12 38 331 1203 261012

Puanı Hesaplanan: 57 473 1444 346142

Katılımlar: 20 57 477 1450 353399

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 9 18,75 47 18,35 21,46 20,72

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,69 1,63 1,73

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,35 1,27 1,44

Felsefe 5 1 4 0,00 0 1,34 1,67 1,85

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,24 3,64 3,56

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 10 7,50 38 7,61 8,21 8,59

Toplam: 120 31 19 26,25 22 30,62 40,67 40,70

TYT Türkçe bECeCBBADAB  CedDdACBEDCaECbbBAb        

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

TYT Sosyal BCEbaDdAceddedBCBDcD     

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 6 3 55
Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 4 3 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 3 0 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0
Paragrafın Konusu 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 0 1 0
Din ve Hayat 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞE ACAR 19320  MB

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
152,115 259,390 20 57 466 1433 339202

Puanı Hesaplanan: 57 473 1444 346142

Katılımlar: 20 57 477 1450 353399

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 5 6 3,50 9 18,35 21,46 20,72

Toplam: 120 5 6 3,50 3 30,62 40,67 40,70

TYT Türkçe  ECeC cAc  e Ce  b                      

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 1 1 33
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 1 1 9
Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 0 0 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 0 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0
Paragrafın Konusu 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BEYZA COŞKUN 0  MB

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
257,848 259,390 8 30 205 930 170366

Puanı Hesaplanan: 57 473 1444 346142

Katılımlar: 20 57 477 1450 353399

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 11 26,25 66 18,35 21,46 20,72

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,69 1,63 1,73

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,35 1,27 1,44

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,34 1,67 1,85

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,24 3,64 3,56

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 7 10,25 51 7,61 8,21 8,59

Matematik-1 30 4 1 3,75 13 4,42 7,05 6,96

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,02 0,76 0,93

TYT Matematik 40 4 1 3,75 9 4,40 7,81 7,89

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,10 1,08 1,25

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 -0,05 1,11 1,15

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,21 1,00 1,10

TYT Fen 20 0 3 -0,75 -4 0,26 3,19 3,50

Toplam: 120 45 22 39,50 33 30,62 40,67 40,70

TYT Türkçe EECeCBBAbbBAaCCCDEACBEDbBECdDaAbAaCAABba

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

TYT Sosyal d EAaDeAbdCCAdBCBDbD     

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

TYT Matematik      DDB   a         B                  

Cevap Anahtarı B BBEDBDDBDBCDAAABCCDABBCACBACCDBBECAEABEB

TYT Fen             db     e

Cevap Anahtarı B DECDECCDECCABEBCAEED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 9 2 82
Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 5 3 63
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 0 1 0
Din ve Hayat 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
İvme 1 0 0 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0
Hâl Değişimi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF YÜKSEL 0  MB

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
261,588 259,390 7 28 193 897 162230

Puanı Hesaplanan: 57 473 1444 346142

Katılımlar: 20 57 477 1450 353399

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 9 26,75 67 18,35 21,46 20,72

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,69 1,63 1,73

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,35 1,27 1,44

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,34 1,67 1,85

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,24 3,64 3,56

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60 7,61 8,21 8,59

Matematik-1 30 2 0 2,00 7 4,42 7,05 6,96

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,02 0,76 0,93

TYT Matematik 40 2 0 2,00 5 4,40 7,81 7,89

Toplam: 120 44 13 40,75 34 30,62 40,67 40,70

TYT Türkçe aECeCBBADABA CCdDEACBEDCBECbDdAdeBCAAe e

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

TYT Sosyal BCaADD Ac  CdAeCBDAD     

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

TYT Matematik           CD                            

Cevap Anahtarı B BBEDBDDBDBCDAAABCCDABBCACBACCDBBECAEABEB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 9 2 82
Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 7 1 88
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67
Paragrafın Konusu 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EREN YÖRÜK 0  MB

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
269,793 259,390 5 21 168 832 145251

Puanı Hesaplanan: 57 473 1444 346142

Katılımlar: 20 57 477 1450 353399

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 15 21,25 53 18,35 21,46 20,72

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,69 1,63 1,73

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,35 1,27 1,44

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,34 1,67 1,85

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,24 3,64 3,56

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 7,61 8,21 8,59

Matematik-1 30 14 12 11,00 37 4,42 7,05 6,96

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 -0,02 0,76 0,93

TYT Matematik 40 14 13 10,75 27 4,40 7,81 7,89

Fizik 7 0 4 -1,00 -14 0,10 1,08 1,25

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 -0,05 1,11 1,15

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,21 1,00 1,10

TYT Fen 20 0 6 -1,50 -8 0,26 3,19 3,50

Toplam: 120 53 39 43,25 36 30,62 40,67 40,70

TYT Türkçe cBbECeCabDDcBACaCCDdAeedDbBECbDBAEAdCAAe

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

TYT Sosyal ADBCaDcDeAB edADACBD     

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

TYT Matematik BbBBaD DC eaCbAdeeCa A BCAdBcba         

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB

TYT Fen eb c b d    a       

Cevap Anahtarı A CCDECDEBEDECCADEBCAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 7 4 64
Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 6 2 75
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 2 2 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
VERİ 1 0 1 0
Sayı Problemleri 3 2 1 67
Kesir Problemleri 2 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 1 1 50
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 1 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
İvme 1 0 1 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0
Hâl Değişimi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
FURKAN ÖZDEMİR 0  MB

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
254,923 259,390 9 31 218 954 176883

Puanı Hesaplanan: 57 473 1444 346142

Katılımlar: 20 57 477 1450 353399

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 5 25,75 64 18,35 21,46 20,72

Matematik-1 30 13 1 12,75 43 4,42 7,05 6,96

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,02 0,76 0,93

TYT Matematik 40 13 1 12,75 32 4,40 7,81 7,89

Toplam: 120 40 6 38,50 32 30,62 40,67 40,70

TYT Türkçe ABEECDC        CCCDEACBEDCaECdbBAEdBCAAe

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

TYT Matematik BDBBEDBDCeD CDA                         

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 9 2 82
Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 7 1 88
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67
Paragrafın Konusu 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
FURKAN SALKIMCI 0  MB

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
192,040 259,390 15 49 411 1347 307561

Puanı Hesaplanan: 57 473 1444 346142

Katılımlar: 20 57 477 1450 353399

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 24 10,00 25 18,35 21,46 20,72

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 1,69 1,63 1,73

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,35 1,27 1,44

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,34 1,67 1,85

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,24 3,64 3,56

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 12 5,00 25 7,61 8,21 8,59

Matematik-1 30 4 8 2,00 7 4,42 7,05 6,96

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,02 0,76 0,93

TYT Matematik 40 4 8 2,00 5 4,40 7,81 7,89

Toplam: 120 28 44 17,00 14 30,62 40,67 40,70

TYT Türkçe cEdeCBBADbcAbeCeDaAdBEbbaECdcaAEdebbdcee

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

TYT Sosyal daEcaDbebAdCedBbBDAa     

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

TYT Matematik cdEDBecab  b   B       d                

Cevap Anahtarı B BBEDBDDBDBCDAAABCCDABBCACBACCDBBECAEABEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 2 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 5 6 45
Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 5 3 63
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 2 2 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 2 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 6 0
Paragrafın Konusu 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 0 1 0
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HÜSEYİN DEMİRCİ 0  MB

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
272,070 259,390 4 20 167 823 140713

Puanı Hesaplanan: 57 473 1444 346142

Katılımlar: 20 57 477 1450 353399

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 10 27,50 69 18,35 21,46 20,72

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,69 1,63 1,73

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 1,35 1,27 1,44

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,34 1,67 1,85

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,24 3,64 3,56

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 8 9,00 45 7,61 8,21 8,59

Matematik-1 30 8 2 7,50 25 4,42 7,05 6,96

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,02 0,76 0,93

TYT Matematik 40 8 2 7,50 19 4,40 7,81 7,89

Fizik 7 1 2 0,50 7 0,10 1,08 1,25

Kimya 7 0 0 0,00 0 -0,05 1,11 1,15

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,21 1,00 1,10

TYT Fen 20 1 3 0,25 1 0,26 3,19 3,50

Toplam: 120 50 23 44,25 37 30,62 40,67 40,70

TYT Türkçe EECeCBBAbeBeCCCCDEACBEDbBECdDBcdcBCAABbD

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

TYT Sosyal dCdADceAcc CbAeCBDAD     

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

TYT Matematik BBE B  B  CD b         A d              

Cevap Anahtarı B BBEDBDDBDBCDAAABCCDABBCACBACCDBBECAEABEB

TYT Fen c   E e       e     

Cevap Anahtarı B DECDECCDECCABEBCAEED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 9 2 82
Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 5 3 63
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83
Paragrafın Konusu 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
VERİ 1 0 1 0
Sayı Problemleri 3 0 1 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
İvme 1 0 0 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0
Hâl Değişimi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HÜSNÜ COŞKUN 0  MB

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
243,998 259,390 10 33 240 1026 202152

Puanı Hesaplanan: 57 473 1444 346142

Katılımlar: 20 57 477 1450 353399

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 9 22,75 57 18,35 21,46 20,72

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,69 1,63 1,73

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,35 1,27 1,44

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,34 1,67 1,85

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,24 3,64 3,56

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53 7,61 8,21 8,59

Matematik-1 30 2 2 1,50 5 4,42 7,05 6,96

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 -0,02 0,76 0,93

TYT Matematik 40 2 3 1,25 3 4,40 7,81 7,89

Fizik 7 1 1 0,75 11 0,10 1,08 1,25

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 -0,05 1,11 1,15

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,21 1,00 1,10

TYT Fen 20 1 3 0,25 1 0,26 3,19 3,50

Toplam: 120 40 21 34,75 29 30,62 40,67 40,70

TYT Türkçe aECbC BADbcd CCCDdACBEDbBEbdDBAE  CAAB  

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

TYT Sosyal BdEAaDeAD  CAddCBDbD     

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

TYT Matematik               e b    B A               a

Cevap Anahtarı B BBEDBDDBDBCDAAABCCDABBCACBACCDBBECAEABEB

TYT Fen   C  d    e e       

Cevap Anahtarı B DECDECCDECCABEBCAEED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 9 2 82
Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 6 1 75
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 0 67
Paragrafın Konusu 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 0 1 0
Din ve Hayat 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 2 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 1 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
İvme 1 0 0 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 1 0 100
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0
Hâl Değişimi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İLAYDA KALKAN 0  MB

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
293,620 259,390 2 15 114 646 103052

Puanı Hesaplanan: 57 473 1444 346142

Katılımlar: 20 57 477 1450 353399

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 18,35 21,46 20,72

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,69 1,63 1,73

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,35 1,27 1,44

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,34 1,67 1,85

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,24 3,64 3,56

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 7 10,25 51 7,61 8,21 8,59

Matematik-1 30 14 8 12,00 40 4,42 7,05 6,96

Geometri 10 0 2 -0,50 -5 -0,02 0,76 0,93

TYT Matematik 40 14 10 11,50 29 4,40 7,81 7,89

Fizik 7 1 1 0,75 11 0,10 1,08 1,25

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 -0,05 1,11 1,15

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 0,21 1,00 1,10

TYT Fen 20 1 5 -0,25 -1 0,26 3,19 3,50

Toplam: 120 59 30 51,50 43 30,62 40,67 40,70

TYT Türkçe EECeCBBADbBdCaCCDEACBEDCdECbDBAEdeCAABAD

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

TYT Sosyal ddEAcDdAc CCcbBCBDAD     

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

TYT Matematik BBab ceBD eDdAeBCC   B ACB  Cc c       a

Cevap Anahtarı B BBEDBDDBDBCDAAABCCDABBCACBACCDBBECAEABEB

TYT Fen  E    b c   d    cb 

Cevap Anahtarı B DECDECCDECCABEBCAEED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 9 2 82
Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 7 1 88
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67
Paragrafın Konusu 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 2 1 67
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 1 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 1 0
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
İvme 1 1 0 100
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0
Hâl Değişimi 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KÜBRA ÜZÜM 0  MB

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
163,773 259,390 19 56 452 1417 332787

Puanı Hesaplanan: 57 473 1444 346142

Katılımlar: 20 57 477 1450 353399

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 8 5 6,75 17 18,35 21,46 20,72

Tarih-1 5 1 0 1,00 20 1,69 1,63 1,73

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,35 1,27 1,44

Felsefe 5 0 1 -0,25 -5 1,34 1,67 1,85

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 3,24 3,64 3,56

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 2 3 1,25 6 7,61 8,21 8,59

Matematik-1 30 0 2 -0,50 -2 4,42 7,05 6,96

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,02 0,76 0,93

TYT Matematik 40 0 2 -0,50 -1 4,40 7,81 7,89

Toplam: 120 10 10 7,50 6 30,62 40,67 40,70

TYT Türkçe bBbECDC   Dc eCCb                       

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

TYT Sosyal  D   c D ee              

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

TYT Matematik a            e                          

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 1 1 9
Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 0 0 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 0 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0
Paragrafın Konusu 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 0 0
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 0 0 0
İslam ve İbadet 1 0 0 0
Din ve Hayat 1 0 0 0
Dünya ve Ahiret 1 0 0 0
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUHAMMET CAN 0  MB

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
197,253 259,390 14 47 401 1329 300456

Puanı Hesaplanan: 57 473 1444 346142

Katılımlar: 20 57 477 1450 353399

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 5 1 4,75 12 18,35 21,46 20,72

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,69 1,63 1,73

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 1,35 1,27 1,44

Felsefe 5 3 0 3,00 60 1,34 1,67 1,85

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,24 3,64 3,56

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 1 13,75 69 7,61 8,21 8,59

Toplam: 120 19 2 18,50 15 30,62 40,67 40,70

TYT Türkçe  ECeC BA                                

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

TYT Sosyal BCdADD A   CA BCBDAD     

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 2 0 67
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 0 0 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 0 0 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 0 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0
Paragrafın Konusu 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 0 0 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUHARREM ESEN 0  MB

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
166,565 259,390 18 55 449 1413 331050

Puanı Hesaplanan: 57 473 1444 346142

Katılımlar: 20 57 477 1450 353399

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 12 14 8,50 21 18,35 21,46 20,72

Toplam: 120 12 14 8,50 7 30,62 40,67 40,70

TYT Türkçe EbdeC BeDbad bC DaAeaED  cCCD ed        

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 2 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 4 3 36
Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 3 3 38
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 1 2 25
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 0 50
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0
Paragrafın Konusu 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİSANUR USLU 0  MB

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
264,360 259,390 6 23 176 864 156296

Puanı Hesaplanan: 57 473 1444 346142

Katılımlar: 20 57 477 1450 353399

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 6 28,50 71 18,35 21,46 20,72

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 1,69 1,63 1,73

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,35 1,27 1,44

Felsefe 5 4 0 4,00 80 1,34 1,67 1,85

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,24 3,64 3,56

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 3 12,25 61 7,61 8,21 8,59

Matematik-1 30 2 2 1,50 5 4,42 7,05 6,96

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,02 0,76 0,93

TYT Matematik 40 2 2 1,50 4 4,40 7,81 7,89

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,10 1,08 1,25

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 -0,05 1,11 1,15

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,21 1,00 1,10

TYT Fen 20 0 2 -0,50 -3 0,26 3,19 3,50

Toplam: 120 45 13 41,75 35 30,62 40,67 40,70

TYT Türkçe ABEECeC  DcbB  CCCDEACBEDCBECCcBdEABCAAe

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

TYT Sosyal bD  ED DCeBA CADbCBD     

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

TYT Matematik     cD       b         B                

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB

TYT Fen        d        e   

Cevap Anahtarı A CCDECDEBEDECCADEBCAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 10 1 91
Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 6 2 75
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 0 1 0
Din ve Hayat 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
İvme 1 0 0 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0
Hâl Değişimi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER ÖZDEMİR 0  MB

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
355,535 259,390 1 9 39 233 34827

Puanı Hesaplanan: 57 473 1444 346142

Katılımlar: 20 57 477 1450 353399

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 6 31,50 79 18,35 21,46 20,72

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 1,69 1,63 1,73

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,35 1,27 1,44

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,34 1,67 1,85

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,24 3,64 3,56

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 7,61 8,21 8,59

Matematik-1 30 20 4 19,00 63 4,42 7,05 6,96

Geometri 10 1 2 0,50 5 -0,02 0,76 0,93

TYT Matematik 40 21 6 19,50 49 4,40 7,81 7,89

Fizik 7 1 0 1,00 14 0,10 1,08 1,25

Kimya 7 2 0 2,00 29 -0,05 1,11 1,15

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 0,21 1,00 1,10

TYT Fen 20 5 1 4,75 24 0,26 3,19 3,50

Toplam: 120 76 16 72,00 60 30,62 40,67 40,70

TYT Türkçe ABEECDCB DDbcAaCCCDEACBEDbBECbDBAEAdCAAB

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

TYT Sosyal ADBCEDADbAeAbCADACBD     

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

TYT Matematik BDdBEDBDC bBCbAAeBCCD  BCA B  acB       

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB

TYT Fen       EB    C D  d E

Cevap Anahtarı A CCDECDEBEDECCADEBCAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 10 1 91
Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 6 2 75
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 2 1 67
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 1 0
Üçgende Açılar 1 0 1 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
İvme 1 0 0 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0
Hâl Değişimi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖZLEM TATLI 0  MB

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
237,115 259,390 11 34 265 1069 218541

Puanı Hesaplanan: 57 473 1444 346142

Katılımlar: 20 57 477 1450 353399

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 6 23,50 59 18,35 21,46 20,72

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 1,69 1,63 1,73

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,35 1,27 1,44

Felsefe 5 1 0 1,00 20 1,34 1,67 1,85

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,24 3,64 3,56

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 4 7,00 35 7,61 8,21 8,59

Matematik-1 30 2 2 1,50 5 4,42 7,05 6,96

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,02 0,76 0,93

TYT Matematik 40 2 2 1,50 4 4,40 7,81 7,89

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 0,10 1,08 1,25

Kimya 7 0 0 0,00 0 -0,05 1,11 1,15

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,21 1,00 1,10

TYT Fen 20 1 2 0,50 3 0,26 3,19 3,50

Toplam: 120 36 14 32,50 27 30,62 40,67 40,70

TYT Türkçe EEC CBB DbBA CCCDEACeEDCBdCa  Ad  CA B c

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

TYT Sosyal  aEba eA      BCBDAD     

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

TYT Matematik a    Da D                               

Cevap Anahtarı B BBEDBDDBDBCDAAABCCDABBCACBACCDBBECAEABEB

TYT Fen c  a          B     

Cevap Anahtarı B DECDECCDECCABEBCAEED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 0 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 9 2 82
Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 4 2 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 3 1 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 0 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 0 50
Paragrafın Konusu 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 0 0 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
İvme 1 0 0 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0
Hâl Değişimi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
RÜMEYSA AKYILDIZ 0  MB

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
198,445 259,390 13 46 396 1319 298752

Puanı Hesaplanan: 57 473 1444 346142

Katılımlar: 20 57 477 1450 353399

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 15 8 13,00 33 18,35 21,46 20,72

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 1,69 1,63 1,73

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,35 1,27 1,44

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,34 1,67 1,85

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 2,00 40 3,24 3,64 3,56

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 5 3 4,25 21 7,61 8,21 8,59

Matematik-1 30 2 0 2,00 7 4,42 7,05 6,96

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,02 0,76 0,93

TYT Matematik 40 2 0 2,00 5 4,40 7,81 7,89

Toplam: 120 22 11 19,25 16 30,62 40,67 40,70

TYT Türkçe  EaeC BAbbde bCdDEACBEDCB              D

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

TYT Sosyal d  A DeAc         AD     

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

TYT Matematik           CD                            

Cevap Anahtarı B BBEDBDDBDBCDAAABCCDABBCACBACCDBBECAEABEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 2 0 67
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 2 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 5 1 45
Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 3 0 38
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 0 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 3 0 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 0 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0
Paragrafın Konusu 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 0 0 0
Dünya ve Ahiret 1 0 0 0
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SENANUR YILMAZ 0  MB

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
183,175 259,390 16 52 424 1369 317626

Puanı Hesaplanan: 57 473 1444 346142

Katılımlar: 20 57 477 1450 353399

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 12 14 8,50 21 18,35 21,46 20,72

Tarih-1 5 0 2 -0,50 -10 1,69 1,63 1,73

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,35 1,27 1,44

Felsefe 5 1 0 1,00 20 1,34 1,67 1,85

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,24 3,64 3,56

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 7 4 6,00 30 7,61 8,21 8,59

Matematik-1 30 0 2 -0,50 -2 4,42 7,05 6,96

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,02 0,76 0,93

TYT Matematik 40 0 2 -0,50 -1 4,40 7,81 7,89

Toplam: 120 19 20 14,00 12 30,62 40,67 40,70

TYT Türkçe EEebC dd     CCCDdbe EDbdb* edAd  CA    

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

TYT Sosyal   bc DeA      BeBDAD     

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

TYT Matematik            e           d                

Cevap Anahtarı B BBEDBDDBDBCDAAABCCDABBCACBACCDBBECAEABEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 2 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 5 5 45
Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 2 5 25
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 0 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 1 2 25
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 0 33
Paragrafın Konusu 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 0 0 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 0 1 0
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SUDE AKŞİT 0  MB

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
182,450 259,390 17 53 427 1373 318389

Puanı Hesaplanan: 57 473 1444 346142

Katılımlar: 20 57 477 1450 353399

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 7 16 3,00 8 18,35 21,46 20,72

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,69 1,63 1,73

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,35 1,27 1,44

Felsefe 5 1 2 0,50 10 1,34 1,67 1,85

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,24 3,64 3,56

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 7 7,25 36 7,61 8,21 8,59

Matematik-1 30 2 2 1,50 5 4,42 7,05 6,96

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,02 0,76 0,93

TYT Matematik 40 2 2 1,50 4 4,40 7,81 7,89

Fizik 7 1 2 0,50 7 0,10 1,08 1,25

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 -0,05 1,11 1,15

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 0,21 1,00 1,10

TYT Fen 20 3 5 1,75 9 0,26 3,19 3,50

Toplam: 120 21 30 13,50 11 30,62 40,67 40,70

TYT Türkçe c aaC  ed e eA CCbb d     B  b d  ceCdAe

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

TYT Sosyal ADdebc DeAe  eAD CBD     

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

TYT Matematik   a    e    CD                          

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB

TYT Fen d  Eb  e    d  EBb  

Cevap Anahtarı A CCDECDEBEDECCADEBCAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 3 0 2 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 0 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 4 1 36
Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 1 2 13
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 0 2 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 0 2 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 0 50
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 4 33
Paragrafın Konusu 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 0 0 0
Din ve Hayat 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
İvme 1 1 0 100
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 1 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0
Hâl Değişimi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
TARIK SAFA KARAGÖZ 0  MB

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
276,750 259,390 3 19 153 781 131785

Puanı Hesaplanan: 57 473 1444 346142

Katılımlar: 20 57 477 1450 353399

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 10 26,50 66 18,35 21,46 20,72

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 1,69 1,63 1,73

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,35 1,27 1,44

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,34 1,67 1,85

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,24 3,64 3,56

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 8 7,00 35 7,61 8,21 8,59

Matematik-1 30 12 2 11,50 38 4,42 7,05 6,96

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,02 0,76 0,93

TYT Matematik 40 12 2 11,50 29 4,40 7,81 7,89

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,10 1,08 1,25

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 -0,05 1,11 1,15

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,21 1,00 1,10

TYT Fen 20 1 1 0,75 4 0,26 3,19 3,50

Toplam: 120 51 21 45,75 38 30,62 40,67 40,70

TYT Türkçe EECeC BbDbccaCCCDEAeBEDbBECCDBAdABCAAeAD

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

TYT Sosyal B dADedAc  dAdBbBDbD     

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

TYT Matematik aB DBD B  Ce   B    BB  CB  C           

Cevap Anahtarı B BBEDBDDBDBCDAAABCCDABBCACBACCDBBECAEABEB

TYT Fen             d B     

Cevap Anahtarı B DECDECCDECCABEBCAEED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 8 3 73
Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 6 2 75
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 3 1 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 0 1 0
Din ve Hayat 1 0 1 0
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 1 0 33
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
İvme 1 0 0 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0
Hâl Değişimi 1 0 0 0
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