
OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

KÜTAHYA TAVŞANLI TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ YILDIZLAR YARISIYOR TYT 0 45 128 128 17220

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 28,1 7,7 26,13 10,7 3,9 9,68 17,0 3,8 16,07 6,5 4,0 5,45 62,2 19,4 57,33 308,730

Okul Ortalaması 27,0 8,7 24,83 9,8 4,2 8,70 11,0 3,0 10,28 2,9 2,6 2,25 50,7 18,5 46,06 277,970

KATILIMLAR

1 0 BÜŞRA ARAS -MA 31 8 29,00 17 2 16,50 30 5 28,75 13 6 11,50 91 21 85,75 397,655 1 1 10 10 2677

2 0 HACER NUR ARAS -MA 34 5 32,75 13 7 11,25 32 4 31,00 11 9 8,75 90 25 83,75 391,018 2 2 12 12 3085

3 0 AYŞE İREM -MA 34 4 33,00 12 5 10,75 25 2 24,50 10 5 8,75 81 16 77,00 370,600 3 3 18 18 4424

4 0 KEMAL CEYHAN -MA 32 8 30,00 14 4 13,00 30 6 28,50 7 10 4,50 83 28 76,00 367,800 4 4 19 19 4625

5 0 MÜZEYYEN ÇEVİK -MA 36 1 35,75 12 1 11,75 20 1 19,75 8 0 8,00 76 3 75,25 364,928 5 5 27 27 4815

6 0 İSMAİL KAYMAZ -MB 35 4 34,00 14 4 13,00 24 2 23,50 5 3 4,25 78 13 74,75 363,495 1 6 28 28 4912

7 0 HAVVANUR ÖZTÜRK -MA 35 2 34,50 16 1 15,75 22 0 22,00 3 5 1,75 76 8 74,00 361,065 6 7 30 30 5089

8 0 SEVGİ SEVİÇ -MA 28 6 26,50 15 4 14,00 22 1 21,75 6 5 4,75 71 16 67,00 341,085 7 8 44 44 6558

9 0 HAVVANUR SAOTAY -MB 32 8 30,00 13 5 11,75 19 5 17,75 4 3 3,25 68 21 62,75 327,735 2 9 56 56 7565

10 0 RABİA YANAR -M 38 1 37,75 8 1 7,75 14 4 13,00 5 4 4,00 65 10 62,50 326,003 1 10 58 58 7691

11 0 ZEYNEP NUR GÜLAYDIN-MA 35 5 33,75 12 2 11,50 15 2 14,50 3 4 2,00 65 13 61,75 324,178 8 11 61 61 7814

12 0 AYŞE AKGÜN -MA 29 7 27,25 13 2 12,50 14 2 13,50 7 1 6,75 63 12 60,00 319,928 9 12 68 68 8124

13 0 AHSEN ÇAĞLAR -MA 35 3 34,25 11 6 9,50 9 1 8,75 9 6 7,50 64 16 60,00 319,048 10 13 69 69 8183

14 0 EREN YÖRÜK -MB 31 9 28,75 14 5 12,75 17 11 14,25 2 3 1,25 64 28 57,00 310,453 3 14 77 77 8796

15 0 SERRA SARUHAN -MA 31 9 28,75 10 6 8,50 17 8 15,00 4 4 3,00 62 27 55,25 305,238 11 15 81 81 9177

16 0 HÜSEYİN DEMİRCİ -MB 32 8 30,00 13 5 11,75 10 4 9,00 2 3 1,25 57 20 52,00 295,190 4 16 84 84 9980

17 0 BEYZA COŞKUN -MB 31 8 29,00 14 3 13,25 4 5 2,75 4 3 3,25 53 19 48,25 284,075 5 17 90 90 10804

18 0 HATİCE ERYILMAZ -MA 28 12 25,00 7 3 6,25 17 7 15,25 2 4 1,00 54 26 47,50 282,240 12 18 93 93 10942

19 0 MELİKE KOCABAŞ -MB 26 14 22,50 12 8 10,00 10 2 9,50 5 0 5,00 53 24 47,00 281,215 6 19 94 94 11025

20 0 NİSANUR USLU -MB 33 4 32,00 8 5 6,75 8 6 6,50 2 2 1,50 51 17 46,75 279,085 7 20 96 96 11171

21 0 BEYZA AYABAKAN -MB 25 6 23,50 7 4 6,00 17 1 16,75 49 11 46,25 278,620 8 21 98 98 11219

22 0 SUDENAZ GÖÇERİ -MA 29 8 27,00 6 2 5,50 12 2 11,50 1 0 1,00 48 12 45,00 274,430 13 22 101 101 11562

23 0 FATMA GÜL AYÇİÇEK -MB 29 6 27,50 11 5 9,75 8 1 7,75 48 12 45,00 274,325 9 23 102 102 11566

24 0 ÖZLEM TATLI -MB 30 4 29,00 12 2 11,50 4 0 4,00 46 6 44,50 272,620 10 24 104 104 11680

25 0 İSMAİL ORAL -MB 27 10 24,50 14 4 13,00 3 1 2,75 44 15 40,25 260,370 11 25 106 106 12568

26 0 OKAN GÜNEY -MB 26 10 23,50 8 6 6,50 9 7 7,25 2 2 1,50 45 25 38,75 256,030 12 26 107 107 12859

27 0 MUHARREM ESEN -MB 24 14 20,50 10 6 8,50 8 6 6,50 3 1 2,75 45 27 38,25 254,960 13 27 108 108 12923

28 0 FATMA NUR KARABULUT-MA 25 14 21,50 9 7 7,25 9 4 8,00 2 5 0,75 45 30 37,50 252,485 14 28 110 110 13116

29 0 RANA GÜNG -M 26 10 23,50 2 0 2,00 11 3 10,25 2 3 1,25 41 16 37,00 250,735 2 29 111 111 13242

30 0 HASAN YILMAZ -MB 21 12 18,00 11 3 10,25 7 0 7,00 1 0 1,00 40 15 36,25 249,175 14 30 112 112 13338

31 0 YUSUF GÜRBÜZ -MB 23 12 20,00 10 8 8,00 9 6 7,50 1 1 0,75 43 27 36,25 248,905 15 31 113 113 13368

32 0 BERİL ŞENER -MB 27 8 25,00 10 4 9,00 1 0 1,00 38 12 35,00 244,450 16 32 114 114 13654

33 0 SİMGE YALINCA -MB 23 11 20,25 9 6 7,50 5 0 5,00 1 1 0,75 38 18 33,50 240,568 17 33 115 115 13901

34 0 ÖMER ERDOĞAN -MB 20 17 15,75 12 3 11,25 5 4 4,00 1 0 1,00 38 24 32,00 236,633 18 34 116 116 14162

35 0 MUHAMMET CAN -MB 22 14 18,50 13 6 11,50 1 0 1,00 36 20 31,00 233,215 19 35 117 117 14409

36 0 ELİFYÜ KSEL -MB 27 10 24,50 8 10 5,50 35 20 30,00 229,415 20 36 119 119 14625

37 0 NACİYE UYSAL -MA 14 3 13,25 5 2 4,50 8 3 7,25 1 0 1,00 28 8 26,00 218,838 15 37 120 120 15112

38 0 KÜBRA ÜZÜM -MB 25 13 21,75 4 3 3,25 3 3 2,25 0 5 -1,25 32 24 26,00 217,643 21 38 121 121 15147

39 0 HASANHÜSEYİN KARAKIR-M 22 11 19,25 7 6 5,50 3 8 1,00 1 6 -0,50 33 31 25,25 215,733 3 39 122 122 15240

40 0 ENES ÖZDEMİR -M 21 12 18,00 6 5 4,75 2 3 1,25 1 2 0,50 30 22 24,50 213,670 4 40 123 123 15322

41 0 AYŞE ACAR -MB 21 7 19,25 6 3 5,25 1 1 0,75 0 4 -1,00 28 15 24,25 212,693 22 41 124 124 15362

42 0 SENANUR YILMA Z -MB 23 13 19,75 5 5 3,75 1 1 0,75 0 2 -0,50 29 21 23,75 211,138 23 42 125 125 15418

43 0 NEVİN KOCAMAN -MA 21 11 18,25 5 2 4,50 26 13 22,75 208,333 16 43 126 126 15527

44 0 SUDE AKŞİT -MB 13 27 6,25 4 10 1,50 6 3 5,25 1 3 0,25 24 43 13,25 181,213 24 44 127 127 16262

45 0 RÜMEYSA AKYILDİZ -MB 5 2 4,50 2 1 1,75 7 3 6,25 160,290 25 45 128 128 16591
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35 0 MUHAMMET CAN -MB 22 14 18,50 13 6 11,50 1 0 1,00 36 20 31,00 233,215 19 35 117 117 14409

36 0 ELİFYÜ KSEL -MB 27 10 24,50 8 10 5,50 35 20 30,00 229,415 20 36 119 119 14625

37 0 NACİYE UYSAL -MA 14 3 13,25 5 2 4,50 8 3 7,25 1 0 1,00 28 8 26,00 218,838 15 37 120 120 15112

38 0 KÜBRA ÜZÜM -MB 25 13 21,75 4 3 3,25 3 3 2,25 0 5 -1,25 32 24 26,00 217,643 21 38 121 121 15147

39 0 HASANHÜSEYİN KARAKIR-M 22 11 19,25 7 6 5,50 3 8 1,00 1 6 -0,50 33 31 25,25 215,733 3 39 122 122 15240

40 0 ENES ÖZDEMİR -M 21 12 18,00 6 5 4,75 2 3 1,25 1 2 0,50 30 22 24,50 213,670 4 40 123 123 15322

41 0 AYŞE ACAR -MB 21 7 19,25 6 3 5,25 1 1 0,75 0 4 -1,00 28 15 24,25 212,693 22 41 124 124 15362

42 0 SENANUR YILMA Z -MB 23 13 19,75 5 5 3,75 1 1 0,75 0 2 -0,50 29 21 23,75 211,138 23 42 125 125 15418

43 0 NEVİN KOCAMAN -MA 21 11 18,25 5 2 4,50 26 13 22,75 208,333 16 43 126 126 15527

44 0 SUDE AKŞİT -MB 13 27 6,25 4 10 1,50 6 3 5,25 1 3 0,25 24 43 13,25 181,213 24 44 127 127 16262

45 0 RÜMEYSA AKYILDİZ -MB 5 2 4,50 2 1 1,75 7 3 6,25 160,290 25 45 128 128 16591

                                                1 / 2



OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

KÜTAHYA TAVŞANLI TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ YILDIZLAR YARISIYOR TYT 0 45 128 128 17220

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 28,1 7,7 26,13 10,7 3,9 9,68 17,0 3,8 16,07 6,5 4,0 5,45 62,2 19,4 57,33 308,730

Okul Ortalaması 27,0 8,7 24,83 9,8 4,2 8,70 11,0 3,0 10,28 2,9 2,6 2,25 50,7 18,5 46,06 277,970

KATILIMLAR

TESTLERİ NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen
Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

TYT
Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

NET ORTALAMASINA GÖRE ŞUBE KARŞILAŞTIRMA

100

0

20

40

60

80

TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen
-M -MA -MB

PUANA GÖRE ŞUBE KIYAS

500

0

100

200

300

400

TYT
-M -MA -MB



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARISIYOR TYT 0

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ENES ÖZDEMİR 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
213,670 308,730 4 40 123 123 15322

Puanı Hesaplanan: 45 128 128 16821

Katılımlar: 4 45 128 128 17220

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 12 18,00 45 24,62 24,83 26,13

Tarih-1 5 0 2 -0,50 -10 -0,25 0,96 1,40

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 0,56 1,47 1,70

Felsefe 5 1 0 1,00 20 0,94 2,19 2,84

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,75 4,08 3,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 6 5 4,75 24 5,00 8,70 9,68

Matematik-1 30 2 3 1,25 4 5,88 9,54 14,00

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,50 0,74 2,07

TYT Matematik 40 2 3 1,25 3 6,38 10,28 16,07

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 -0,19 0,64 1,40

Kimya 7 1 0 1,00 14 1,44 1,19 2,41

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,06 0,42 1,64

TYT Fen 20 1 2 0,50 3 1,31 2,25 5,45

Toplam: 120 30 22 24,50 20 37,31 46,06 57,33

TYT Türkçe bDcDEA   ca cEbeEbc dDcCC EcAEB EDCBBDEC

Cevap Anahtarı A ADEDEABDEAEEBEACEDDAADACCBEDAEBCEDCBBDEC

TYT Sosyal c  d a aAa A   AEB D     

Cevap Anahtarı A DACBEBECABCACACAEBADEBBCB

TYT Matematik Aa       a     e        D               

Cevap Anahtarı A ADCCDCEBCBEEEAEDEDDBCECDDCACDDBABBBCDCCB

TYT Fen     cc B            

Cevap Anahtarı A CDCCDECBEDBECACEABED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 0 2 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 3 3 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Diyaloğun Yorumlanması 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 6 5 0 83
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 0 75
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti'nin yönetim ve toplum yapısını açıklar. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 0 0
20. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti'nin siyasi, sosyal ve ekonomik durumunu analiz eder. 1 0 1 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Türkiye'de Su Kaynakları 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 2 2 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
Üslü ifadeler 2 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 1 1 50
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Su Dalgaları 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARISIYOR TYT 0

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HASANHÜSEYİN KARAKIR 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
215,733 308,730 3 39 122 122 15240

Puanı Hesaplanan: 45 128 128 16821

Katılımlar: 4 45 128 128 17220

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 11 19,25 48 24,62 24,83 26,13

Tarih-1 5 0 2 -0,50 -10 -0,25 0,96 1,40

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 0,56 1,47 1,70

Felsefe 5 2 1 1,75 35 0,94 2,19 2,84

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,75 4,08 3,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 7 6 5,50 28 5,00 8,70 9,68

Matematik-1 30 3 8 1,00 3 5,88 9,54 14,00

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,50 0,74 2,07

TYT Matematik 40 3 8 1,00 3 6,38 10,28 16,07

Fizik 7 0 4 -1,00 -14 -0,19 0,64 1,40

Kimya 7 1 1 0,75 11 1,44 1,19 2,41

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,06 0,42 1,64

TYT Fen 20 1 6 -0,50 -3 1,31 2,25 5,45

Toplam: 120 33 31 25,25 21 37,31 46,06 57,33

TYT Türkçe EDEA cDe  BE eEbcecDcCCcdcAEB EDCBBDEC  

Cevap Anahtarı B EDEABDDAEEBEACEDDAADACCBEDAEBCEDCBBDECEA

TYT Sosyal  d c aAaa  c ACB DEA     

Cevap Anahtarı B CBEDACABBECACACBADEABCBBE

TYT Matematik   e baaAa       b Cc  De                

Cevap Anahtarı B CCDCEBDAEEEAEDEDDBCECDDCACDDCBBBBCDCCBAB

TYT Fen bacd   e    B    a  

Cevap Anahtarı B CCDECDCDBECABEABEDEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 0 2 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 0 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 3 3 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Diyaloğun Yorumlanması 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 6 4 2 67
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 0 75
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti'nin yönetim ve toplum yapısını açıklar. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 0 0
20. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti'nin siyasi, sosyal ve ekonomik durumunu analiz eder. 1 0 1 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Türkiye'de Su Kaynakları 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 2 2 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
Üslü ifadeler 2 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 1 0
Sayı Problemleri 3 1 0 33
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Işığın Kırılması 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Su Dalgaları 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARISIYOR TYT 0

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
RABİA YANAR 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
326,003 308,730 1 10 58 58 7691

Puanı Hesaplanan: 45 128 128 16821

Katılımlar: 4 45 128 128 17220

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 38 1 37,75 94 24,62 24,83 26,13

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 -0,25 0,96 1,40

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 0,56 1,47 1,70

Felsefe 5 1 0 1,00 20 0,94 2,19 2,84

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,75 4,08 3,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 1 7,75 39 5,00 8,70 9,68

Matematik-1 30 14 4 13,00 43 5,88 9,54 14,00

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,50 0,74 2,07

TYT Matematik 40 14 4 13,00 33 6,38 10,28 16,07

Fizik 7 2 2 1,50 21 -0,19 0,64 1,40

Kimya 7 2 0 2,00 29 1,44 1,19 2,41

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 0,06 0,42 1,64

TYT Fen 20 5 4 4,00 20 1,31 2,25 5,45

Toplam: 120 65 10 62,50 52 37,31 46,06 57,33

TYT Türkçe ADEDEABDE EEBEACEDDAcDACCBEDAEBCEDCBBDEC

Cevap Anahtarı A ADEDEABDEAEEBEACEDDAADACCBEDAEBCEDCBBDEC

TYT Sosyal      B aA     CAEBAD     

Cevap Anahtarı A DACBEBECABCACACAEBADEBBCB

TYT Matematik bDCCDCE  BEEb EDce   E  DC              

Cevap Anahtarı A ADCCDCEBCBEEEAEDEDDBCECDDCACDDBABBBCDCCB

TYT Fen a b DE BE       ce D

Cevap Anahtarı A CDCCDECBEDBECACEABED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 3 3 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 6 6 0 100
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 4 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Büyük Selçuklu Devleti'nin yönetim ve toplum yapısını açıklar. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 0 0
20. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti'nin siyasi, sosyal ve ekonomik durumunu analiz eder. 1 0 0 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100
Türkiye'de Su Kaynakları 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 2 2 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Üslü ifadeler 2 1 1 50
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Su Dalgaları 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARISIYOR TYT 0

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
RANA GÜNG 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
250,735 308,730 2 29 111 111 13242

Puanı Hesaplanan: 45 128 128 16821

Katılımlar: 4 45 128 128 17220

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 10 23,50 59 24,62 24,83 26,13

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 -0,25 0,96 1,40

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 0,56 1,47 1,70

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,94 2,19 2,84

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 2,00 40 3,75 4,08 3,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 2 0 2,00 10 5,00 8,70 9,68

Matematik-1 30 9 3 8,25 28 5,88 9,54 14,00

Geometri 10 2 0 2,00 20 0,50 0,74 2,07

TYT Matematik 40 11 3 10,25 26 6,38 10,28 16,07

Fizik 7 0 3 -0,75 -11 -0,19 0,64 1,40

Kimya 7 2 0 2,00 29 1,44 1,19 2,41

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,06 0,42 1,64

TYT Fen 20 2 3 1,25 6 1,31 2,25 5,45

Toplam: 120 41 16 37,00 31 37,31 46,06 57,33

TYT Türkçe bDEcEAB  cd c cCEDDAADACCBEDAEBCccdBaDEC

Cevap Anahtarı A ADEDEABDEAEEBEACEDDAADACCBEDAEBCEDCBBDEC

TYT Sosyal                 EB       

Cevap Anahtarı A DACBEBECABCACACAEBADEBBCB

TYT Matematik A CCDCE CBb     dD      c     BA        

Cevap Anahtarı A ADCCDCEBCBEEEAEDEDDBCECDDCACDDBABBBCDCCB

TYT Fen b  ae  BE           

Cevap Anahtarı A CDCCDECBEDBECACEABED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 3 3 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Paragrafın Konusu 6 4 2 67
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 4 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Büyük Selçuklu Devleti'nin yönetim ve toplum yapısını açıklar. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 0 0
20. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti'nin siyasi, sosyal ve ekonomik durumunu analiz eder. 1 0 0 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0
Türkiye'de Su Kaynakları 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 2 1 0 50
Din ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Üslü ifadeler 2 1 1 50
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Işığın Kırılması 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARISIYOR TYT 0

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHSEN ÇAĞLAR 0 -MA

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
319,048 308,730 10 13 69 69 8183

Puanı Hesaplanan: 45 128 128 16821

Katılımlar: 16 45 128 128 17220

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 3 34,25 86 28,16 24,83 26,13

Tarih-1 5 0 3 -0,75 -15 0,94 0,96 1,40

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,94 1,47 1,70

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,78 2,19 2,84

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,25 4,08 3,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 6 9,50 48 9,91 8,70 9,68

Matematik-1 30 8 1 7,75 26 15,59 9,54 14,00

Geometri 10 1 0 1,00 10 1,56 0,74 2,07

TYT Matematik 40 9 1 8,75 22 17,16 10,28 16,07

Fizik 7 4 3 3,25 46 1,36 0,64 1,40

Kimya 7 4 1 3,75 54 2,14 1,19 2,41

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 0,94 0,42 1,64

TYT Fen 20 9 6 7,50 38 4,44 2,25 5,45

Toplam: 120 64 16 60,00 50 59,66 46,06 57,33

TYT Türkçe EDEABDDAEEB ACEDcAcDACCBED EBCEDbBBDECEA

Cevap Anahtarı B EDEABDDAEEBEACEDDAADACCBEDAEBCEDCBBDECEA

TYT Sosyal   cccCdBB CAdAaBADEA     

Cevap Anahtarı B CBEDACABBECACACBADEABCBBE

TYT Matematik CCD   Db       D   E  D      B B        

Cevap Anahtarı B CCDCEBDAEEEAEDEDDBCECDDCACDDCBBBBCDCCBAB

TYT Fen bCbECaCDd C BE  Ee d

Cevap Anahtarı B CCDECDCDBECABEABEDEC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 0 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 3 3 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 6 4 1 67
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 4 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti'nin yönetim ve toplum yapısını açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 0 0
20. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti'nin siyasi, sosyal ve ekonomik durumunu analiz eder. 1 0 0 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100
Türkiye'de Su Kaynakları 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 2 2 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Üslü ifadeler 2 1 0 50
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Su Dalgaları 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARISIYOR TYT 0

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞE AKGÜN 0 -MA

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
319,928 308,730 9 12 68 68 8124

Puanı Hesaplanan: 45 128 128 16821

Katılımlar: 16 45 128 128 17220

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 7 27,25 68 28,16 24,83 26,13

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 0,94 0,96 1,40

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 1,94 1,47 1,70

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,78 2,19 2,84

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,25 4,08 3,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 2 12,50 63 9,91 8,70 9,68

Matematik-1 30 14 2 13,50 45 15,59 9,54 14,00

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,56 0,74 2,07

TYT Matematik 40 14 2 13,50 34 17,16 10,28 16,07

Fizik 7 2 1 1,75 25 1,36 0,64 1,40

Kimya 7 4 0 4,00 57 2,14 1,19 2,41

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,94 0,42 1,64

TYT Fen 20 7 1 6,75 34 4,44 2,25 5,45

Toplam: 120 63 12 60,00 50 59,66 46,06 57,33

TYT Türkçe EcEAeDDbEEBEACEDeAADACCcb   B EDCBBDcCEA

Cevap Anahtarı B EDEABDDAEEBEACEDDAADACCBEDAEBCEDCBBDECEA

TYT Sosyal CBEecCABBE     BADEA     

Cevap Anahtarı B CBEDACABBECACACBADEABCBBE

TYT Matematik CCbCEBDAEE A D        DC   e B          

Cevap Anahtarı B CCDCEBDAEEEAEDEDDBCECDDCACDDCBBBBCDCCBAB

TYT Fen C a   C  EC BE   D  

Cevap Anahtarı B CCDECDCDBECABEABEDEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 3 3 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 6 3 2 50
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 1 1 25
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti'nin yönetim ve toplum yapısını açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
20. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti'nin siyasi, sosyal ve ekonomik durumunu analiz eder. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100
Türkiye'de Su Kaynakları 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 2 2 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Üslü ifadeler 2 1 0 50
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARISIYOR TYT 0

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞE İREM 0 -MA

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
370,600 308,730 3 3 18 18 4424

Puanı Hesaplanan: 45 128 128 16821

Katılımlar: 16 45 128 128 17220

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 4 33,00 83 28,16 24,83 26,13

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 0,94 0,96 1,40

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,94 1,47 1,70

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,78 2,19 2,84

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,25 4,08 3,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54 9,91 8,70 9,68

Matematik-1 30 24 0 24,00 80 15,59 9,54 14,00

Geometri 10 1 2 0,50 5 1,56 0,74 2,07

TYT Matematik 40 25 2 24,50 61 17,16 10,28 16,07

Fizik 7 3 1 2,75 39 1,36 0,64 1,40

Kimya 7 4 2 3,50 50 2,14 1,19 2,41

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 0,94 0,42 1,64

TYT Fen 20 10 5 8,75 44 4,44 2,25 5,45

Toplam: 120 81 16 77,00 64 59,66 46,06 57,33

TYT Türkçe bDEDEABDEAE  EACEDDAADACCaEDAEBCEcbBBDEC

Cevap Anahtarı A ADEDEABDEAEEBEACEDDAADACCBEDAEBCEDCBBDEC

TYT Sosyal  cdaEB  AeCAeACAEBAD     

Cevap Anahtarı A DACBEBECABCACACAEBADEBBCB

TYT Matematik ADCCDCE CBEEE EDEDDB ECDDCA   B cc      

Cevap Anahtarı A ADCCDCEBCBEEEAEDEDDBCECDDCACDDBABBBCDCCB

TYT Fen C C eE BEedEC CEcB e

Cevap Anahtarı A CDCCDECBEDBECACEABED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 3 3 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 6 4 2 67
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 4 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Büyük Selçuklu Devleti'nin yönetim ve toplum yapısını açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 1 0
20. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti'nin siyasi, sosyal ve ekonomik durumunu analiz eder. 1 0 1 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100
Türkiye'de Su Kaynakları 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 2 2 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Üslü ifadeler 2 2 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Sayı Problemleri 3 2 0 67
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 1 0
Çokgenler 1 0 1 0
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Su Dalgaları 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARISIYOR TYT 0

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BÜŞRA ARAS 0 -MA

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
397,655 308,730 1 1 10 10 2677

Puanı Hesaplanan: 45 128 128 16821

Katılımlar: 16 45 128 128 17220

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 8 29,00 73 28,16 24,83 26,13

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 0,94 0,96 1,40

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,94 1,47 1,70

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,78 2,19 2,84

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,25 4,08 3,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 17 2 16,50 83 9,91 8,70 9,68

Matematik-1 30 21 5 19,75 66 15,59 9,54 14,00

Geometri 10 9 0 9,00 90 1,56 0,74 2,07

TYT Matematik 40 30 5 28,75 72 17,16 10,28 16,07

Fizik 7 5 2 4,50 64 1,36 0,64 1,40

Kimya 7 5 1 4,75 68 2,14 1,19 2,41

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 0,94 0,42 1,64

TYT Fen 20 13 6 11,50 58 4,44 2,25 5,45

Toplam: 120 91 21 85,75 71 59,66 46,06 57,33

TYT Türkçe bDcDEAcDEAEcBaACEDDAdDAbCBEDAEBC cCBBDEC

Cevap Anahtarı A ADEDEABDEAEEBEACEDDAADACCBEDAEBCEDCBBDEC

TYT Sosyal DdCBEBaCABCA ACAEBAD     

Cevap Anahtarı A DACBEBECABCACACAEBADEBBCB

TYT Matematik ADCCDCEBeB EdAEDEDcB ECceCAC  BABB CDCCB

Cevap Anahtarı A ADCCDCEBCBEEEAEDEDDBCECDDCACDDBABBBCDCCB

TYT Fen dbCCDECBEDBEd aEbBEb

Cevap Anahtarı A CDCCDECBEDBECACEABED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 1 2 33
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 3 3 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 6 5 0 83
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 4 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti'nin yönetim ve toplum yapısını açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
20. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti'nin siyasi, sosyal ve ekonomik durumunu analiz eder. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100
Türkiye'de Su Kaynakları 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 2 2 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Üslü ifadeler 2 2 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 1 1 50
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 1 1 50
Sayı Problemleri 3 2 0 67
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Üçgende Kenarortay 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Su Dalgaları 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARISIYOR TYT 0

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
FATMA NUR KARABULUT 0 -MA

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
252,485 308,730 14 28 110 110 13116

Puanı Hesaplanan: 45 128 128 16821

Katılımlar: 16 45 128 128 17220

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 14 21,50 54 28,16 24,83 26,13

Tarih-1 5 0 3 -0,75 -15 0,94 0,96 1,40

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,94 1,47 1,70

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,78 2,19 2,84

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,25 4,08 3,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 7 7,25 36 9,91 8,70 9,68

Matematik-1 30 9 4 8,00 27 15,59 9,54 14,00

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,56 0,74 2,07

TYT Matematik 40 9 4 8,00 20 17,16 10,28 16,07

Fizik 7 1 3 0,25 4 1,36 0,64 1,40

Kimya 7 1 1 0,75 11 2,14 1,19 2,41

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,94 0,42 1,64

TYT Fen 20 2 5 0,75 4 4,44 2,25 5,45

Toplam: 120 45 30 37,50 31 59,66 46,06 57,33

TYT Türkçe EDEABDDbEbadACEDDedbAdCcbDAEdecDCBBDdC A

Cevap Anahtarı B EDEABDDAEEBEACEDDAADACCBEDAEBCEDCBBDECEA

TYT Sosyal  e ccecBd  ACAbBADEA     

Cevap Anahtarı B CBEDACABBECACACBADEABCBBE

TYT Matematik CCD   eA E    cD   d  DCA  b            

Cevap Anahtarı B CCDCEBDAEEEAEDEDDBCECDDCACDDCBBBBCDCCBAB

TYT Fen b bEa  c    B    b  

Cevap Anahtarı B CCDECDCDBECABEABEDEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 3 2 1 67
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 6 3 3 50
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 1 3 25
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti'nin yönetim ve toplum yapısını açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 0 0
20. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti'nin siyasi, sosyal ve ekonomik durumunu analiz eder. 1 0 1 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Türkiye'de Su Kaynakları 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 2 2 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
Üslü ifadeler 2 1 1 50
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Sayı Problemleri 3 1 0 33
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Su Dalgaları 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARISIYOR TYT 0

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HACER NUR ARAS 0 -MA

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
391,018 308,730 2 2 12 12 3085

Puanı Hesaplanan: 45 128 128 16821

Katılımlar: 16 45 128 128 17220

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 5 32,75 82 28,16 24,83 26,13

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 0,94 0,96 1,40

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,94 1,47 1,70

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,78 2,19 2,84

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,25 4,08 3,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 7 11,25 56 9,91 8,70 9,68

Matematik-1 30 26 2 25,50 85 15,59 9,54 14,00

Geometri 10 6 2 5,50 55 1,56 0,74 2,07

TYT Matematik 40 32 4 31,00 78 17,16 10,28 16,07

Fizik 7 4 3 3,25 46 1,36 0,64 1,40

Kimya 7 2 5 0,75 11 2,14 1,19 2,41

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 0,94 0,42 1,64

TYT Fen 20 11 9 8,75 44 4,44 2,25 5,45

Toplam: 120 90 25 83,75 70 59,66 46,06 57,33

TYT Türkçe bDEDEABDEdE eEACEDDAADAbCcEDAEBCEDCBBDEC

Cevap Anahtarı A ADEDEABDEAEEBEACEDDAADACCBEDAEBCEDCBBDEC

TYT Sosyal abCBEBcaABaACAdAEBeD     

Cevap Anahtarı A DACBEBECABCACACAEBADEBBCB

TYT Matematik ADCCDCEBCBEEcAEDEDDBCECDDCdC  BABB b bCB

Cevap Anahtarı A ADCCDCEBCBEEEAEDEDDBCECDDCACDDBABBBCDCCB

TYT Fen CaCCDcaBEedcedCEABbD

Cevap Anahtarı A CDCCDECBEDBECACEABED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 3 3 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 6 5 1 83
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 4 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti'nin yönetim ve toplum yapısını açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
20. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti'nin siyasi, sosyal ve ekonomik durumunu analiz eder. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100
Türkiye'de Su Kaynakları 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 2 2 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Üslü ifadeler 2 2 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Sayı Problemleri 3 2 1 67
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Üçgende Kenarortay 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 1 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Kare 1 0 1 0
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Su Dalgaları 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARISIYOR TYT 0

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HATİCE ERYILMAZ 0 -MA

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
282,240 308,730 12 18 93 93 10942

Puanı Hesaplanan: 45 128 128 16821

Katılımlar: 16 45 128 128 17220

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 12 25,00 63 28,16 24,83 26,13

Tarih-1 5 0 1 -0,25 -5 0,94 0,96 1,40

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 1,94 1,47 1,70

Felsefe 5 3 0 3,00 60 2,78 2,19 2,84

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 4,25 4,08 3,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 7 3 6,25 31 9,91 8,70 9,68

Matematik-1 30 16 5 14,75 49 15,59 9,54 14,00

Geometri 10 1 2 0,50 5 1,56 0,74 2,07

TYT Matematik 40 17 7 15,25 38 17,16 10,28 16,07

Fizik 7 1 2 0,50 7 1,36 0,64 1,40

Kimya 7 1 0 1,00 14 2,14 1,19 2,41

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 0,94 0,42 1,64

TYT Fen 20 2 4 1,00 5 4,44 2,25 5,45

Toplam: 120 54 26 47,50 40 59,66 46,06 57,33

TYT Türkçe bDEcEAcDEcEbaEcbEDDAADAbCeEDAEdCEeCBBDEC

Cevap Anahtarı A ADEDEABDEAEEBEACEDDAADACCBEDAEBCEDCBBDEC

TYT Sosyal c    B  A CA A  aBeD     

Cevap Anahtarı A DACBEBECABCACACAEBADEBBCB

TYT Matematik bDCCDad CBEE  ED b B EC cCAC  B ae      

Cevap Anahtarı A ADCCDCEBCBEEEAEDEDDBCECDDCACDDBABBBCDCCB

TYT Fen  a  bE B        e  b

Cevap Anahtarı A CDCCDECBEDBECACEABED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 3 3 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 6 5 1 83
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti'nin yönetim ve toplum yapısını açıklar. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 0 0
20. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti'nin siyasi, sosyal ve ekonomik durumunu analiz eder. 1 0 0 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100
Türkiye'de Su Kaynakları 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 2 0 1 0
Din ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Üslü ifadeler 2 1 0 50
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 1 1 50
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Sayı Problemleri 3 2 0 67
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 1 0
Çokgenler 1 0 1 0
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Su Dalgaları 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARISIYOR TYT 0

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HAVVANUR ÖZTÜRK 0 -MA

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
361,065 308,730 6 7 30 30 5089

Puanı Hesaplanan: 45 128 128 16821

Katılımlar: 16 45 128 128 17220

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 2 34,50 86 28,16 24,83 26,13

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 0,94 0,96 1,40

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 1,94 1,47 1,70

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,78 2,19 2,84

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,25 4,08 3,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 1 15,75 79 9,91 8,70 9,68

Matematik-1 30 22 0 22,00 73 15,59 9,54 14,00

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,56 0,74 2,07

TYT Matematik 40 22 0 22,00 55 17,16 10,28 16,07

Fizik 7 1 1 0,75 11 1,36 0,64 1,40

Kimya 7 2 3 1,25 18 2,14 1,19 2,41

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,94 0,42 1,64

TYT Fen 20 3 5 1,75 9 4,44 2,25 5,45

Toplam: 120 76 8 74,00 62 59,66 46,06 57,33

TYT Türkçe bDEDEAB EAE cEACEDDAADACC EDAEBCEDCBBDEC

Cevap Anahtarı A ADEDEABDEAEEBEACEDDAADACCBEDAEBCEDCBBDEC

TYT Sosyal D CBcB CA CACACAEBAD     

Cevap Anahtarı A DACBEBECABCACACAEBADEBBCB

TYT Matematik ADCCD EBCBEE AEDEDDB E  DCA             

Cevap Anahtarı A ADCCDCEBCBEEEAEDEDDBCECDDCACDDBABBBCDCCB

TYT Fen      dCeEed C      b

Cevap Anahtarı A CDCCDECBEDBECACEABED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 3 3 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 6 5 0 83
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 4 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti'nin yönetim ve toplum yapısını açıklar. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
20. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti'nin siyasi, sosyal ve ekonomik durumunu analiz eder. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100
Türkiye'de Su Kaynakları 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 2 2 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Üslü ifadeler 2 2 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Sayı Problemleri 3 2 0 67
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Su Dalgaları 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARISIYOR TYT 0

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KEMAL CEYHAN 0 -MA

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
367,800 308,730 4 4 19 19 4625

Puanı Hesaplanan: 45 128 128 16821

Katılımlar: 16 45 128 128 17220

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 28,16 24,83 26,13

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 0,94 0,96 1,40

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,94 1,47 1,70

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,78 2,19 2,84

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,25 4,08 3,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 9,91 8,70 9,68

Matematik-1 30 24 4 23,00 77 15,59 9,54 14,00

Geometri 10 6 2 5,50 55 1,56 0,74 2,07

TYT Matematik 40 30 6 28,50 71 17,16 10,28 16,07

Fizik 7 1 4 0,00 0 1,36 0,64 1,40

Kimya 7 3 4 2,00 29 2,14 1,19 2,41

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 0,94 0,42 1,64

TYT Fen 20 7 10 4,50 23 4,44 2,25 5,45

Toplam: 120 83 28 76,00 63 59,66 46,06 57,33

TYT Türkçe EDEABDDbEbBaACEDDAADACCcbDAEBCEebBBDECEc

Cevap Anahtarı B EDEABDDAEEBEACEDDAADACCBEDAEBCEDCBBDECEA

TYT Sosyal daED bAcB CACACBADEA     

Cevap Anahtarı B CBEDACABBECACACBADEABCBBE

TYT Matematik CCDCEBDAEEaAEDEcDBCECcbCAC  CBBc CbCCB B

Cevap Anahtarı B CCDCEBDAEEEAEDEDDBCECDDCACDDCBBBBCDCCBAB

TYT Fen  eDcaa eddCcBEeB eEC

Cevap Anahtarı B CCDECDCDBECABEABEDEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 3 3 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 6 3 3 50
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 4 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti'nin yönetim ve toplum yapısını açıklar. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 1 0
20. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti'nin siyasi, sosyal ve ekonomik durumunu analiz eder. 1 0 1 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100
Türkiye'de Su Kaynakları 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 2 2 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Üslü ifadeler 2 2 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 1 1 50
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Sayı Problemleri 3 3 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 1 0
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 1 0
Kare 1 1 0 100
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Işığın Kırılması 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Su Dalgaları 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARISIYOR TYT 0

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MÜZEYYEN ÇEVİK 0 -MA

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
364,928 308,730 5 5 27 27 4815

Puanı Hesaplanan: 45 128 128 16821

Katılımlar: 16 45 128 128 17220

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 1 35,75 89 28,16 24,83 26,13

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 0,94 0,96 1,40

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 1,94 1,47 1,70

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,78 2,19 2,84

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,25 4,08 3,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 1 11,75 59 9,91 8,70 9,68

Matematik-1 30 20 1 19,75 66 15,59 9,54 14,00

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,56 0,74 2,07

TYT Matematik 40 20 1 19,75 49 17,16 10,28 16,07

Fizik 7 2 0 2,00 29 1,36 0,64 1,40

Kimya 7 5 0 5,00 71 2,14 1,19 2,41

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,94 0,42 1,64

TYT Fen 20 8 0 8,00 40 4,44 2,25 5,45

Toplam: 120 76 3 75,25 63 59,66 46,06 57,33

TYT Türkçe EDEABDDA E  ACEDDAADACCcEDAEBCEDCBBDECEA

Cevap Anahtarı B EDEABDDAEEBEACEDDAADACCBEDAEBCEDCBBDECEA

TYT Sosyal   EDc  B  CACA BADEA     

Cevap Anahtarı B CBEDACABBECACACBADEABCBBE

TYT Matematik CCDCEBDAE E EDEDDB EC Db     B          

Cevap Anahtarı B CCDCEBDAEEEAEDEDDBCECDDCACDDCBBBBCDCCBAB

TYT Fen C     C BEC BE   D  

Cevap Anahtarı B CCDECDCDBECABEABEDEC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 3 3 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 6 5 1 83
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 4 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti'nin yönetim ve toplum yapısını açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 0 0
20. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti'nin siyasi, sosyal ve ekonomik durumunu analiz eder. 1 0 0 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0
Türkiye'de Su Kaynakları 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 2 2 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Üslü ifadeler 2 2 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Sayı Problemleri 3 1 0 33
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARISIYOR TYT 0

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NACİYE UYSAL 0 -MA

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
218,838 308,730 15 37 120 120 15112

Puanı Hesaplanan: 45 128 128 16821

Katılımlar: 16 45 128 128 17220

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 14 3 13,25 33 28,16 24,83 26,13

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 0,94 0,96 1,40

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 1,94 1,47 1,70

Felsefe 5 0 1 -0,25 -5 2,78 2,19 2,84

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,25 4,08 3,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 5 2 4,50 23 9,91 8,70 9,68

Matematik-1 30 7 3 6,25 21 15,59 9,54 14,00

Geometri 10 1 0 1,00 10 1,56 0,74 2,07

TYT Matematik 40 8 3 7,25 18 17,16 10,28 16,07

Fizik 7 0 0 0,00 0 1,36 0,64 1,40

Kimya 7 1 0 1,00 14 2,14 1,19 2,41

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,94 0,42 1,64

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 4,44 2,25 5,45

Toplam: 120 28 8 26,00 22 59,66 46,06 57,33

TYT Türkçe bDEDEABD dE BEAC  D  aA                 

Cevap Anahtarı A ADEDEABDEAEEBEACEDDAADACCBEDAEBCEDCBBDEC

TYT Sosyal         d a    AEBAD     

Cevap Anahtarı A DACBEBECABCACACAEBADEBBCB

TYT Matematik ADCeD b Ca        D  E        B         

Cevap Anahtarı A ADCCDCEBCBEEEAEDEDDBCECDDCACDDBABBBCDCCB

TYT Fen        B            

Cevap Anahtarı A CDCCDECBEDBECACEABED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 0 67
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 3 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Diyaloğun Yorumlanması 2 1 0 50
Paragrafın Yorumlanması 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 0 0 0
Paragrafın Konusu 6 0 0 0
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 0 0 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Büyük Selçuklu Devleti'nin yönetim ve toplum yapısını açıklar. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 0 0
20. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti'nin siyasi, sosyal ve ekonomik durumunu analiz eder. 1 0 0 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0
Türkiye'de Su Kaynakları 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 2 2 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Üslü ifadeler 2 1 0 50
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARISIYOR TYT 0

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NEVİN KOCAMAN 0 -MA

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
208,333 308,730 16 43 126 126 15527

Puanı Hesaplanan: 45 128 128 16821

Katılımlar: 16 45 128 128 17220

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 11 18,25 46 28,16 24,83 26,13

Matematik-1 30 5 2 4,50 15 15,59 9,54 14,00

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,56 0,74 2,07

TYT Matematik 40 5 2 4,50 11 17,16 10,28 16,07

Toplam: 120 26 13 22,75 19 59,66 46,06 57,33

TYT Türkçe  DEAB DbEE dAeEbDAdDcCCBbDAbcbbDCB  E   

Cevap Anahtarı B EDEABDDAEEBEACEDDAADACCBEDAEBCEDCBBDECEA

TYT Matematik  Cc E DA     eE                         

Cevap Anahtarı B CCDCEBDAEEEAEDEDDBCECDDCACDDCBBBBCDCCBAB
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TÜR MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 1 0 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 1 2 33
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 3 2 0 67
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Diyaloğun Yorumlanması 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 0 67
Paragrafın Konusu 6 3 2 50
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 1 3 25
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 0 50

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Üslü ifadeler 2 1 0 50
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARISIYOR TYT 0

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SERRA SARUHAN 0 -MA

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
305,238 308,730 11 15 81 81 9177

Puanı Hesaplanan: 45 128 128 16821

Katılımlar: 16 45 128 128 17220

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 9 28,75 72 28,16 24,83 26,13

Tarih-1 5 0 2 -0,50 -10 0,94 0,96 1,40

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,94 1,47 1,70

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,78 2,19 2,84

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,25 4,08 3,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 6 8,50 43 9,91 8,70 9,68

Matematik-1 30 14 5 12,75 43 15,59 9,54 14,00

Geometri 10 3 3 2,25 23 1,56 0,74 2,07

TYT Matematik 40 17 8 15,00 38 17,16 10,28 16,07

Fizik 7 2 1 1,75 25 1,36 0,64 1,40

Kimya 7 2 0 2,00 29 2,14 1,19 2,41

Biyoloji 6 0 3 -0,75 -13 0,94 0,42 1,64

TYT Fen 20 4 4 3,00 15 4,44 2,25 5,45

Toplam: 120 62 27 55,25 46 59,66 46,06 57,33

TYT Türkçe EDEABaDbEEaEACEDDAADACaBEDAEBCEebBBbaCEc

Cevap Anahtarı B EDEABDDAEEBEACEDDAADACCBEDAEBCEDCBBDECEA

TYT Sosyal  e c aAaa bACACBADEA     

Cevap Anahtarı B CBEDACABBECACACBADEABCBBE

TYT Matematik CCDaE eAE  d DbD   EC DC b  CBBe bDb   B

Cevap Anahtarı B CCDCEBDAEEEAEDEDDBCECDDCACDDCBBBBCDCCBAB

TYT Fen   Dc D    C B d  e e

Cevap Anahtarı B CCDECDCDBECABEABEDEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 3 3 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Paragrafın Konusu 6 4 2 67
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti'nin yönetim ve toplum yapısını açıklar. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 0 0
20. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti'nin siyasi, sosyal ve ekonomik durumunu analiz eder. 1 0 1 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Türkiye'de Su Kaynakları 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 2 2 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
Üslü ifadeler 2 1 1 50
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 1 0
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 1 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Kare 1 0 1 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Su Dalgaları 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARISIYOR TYT 0

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SEVGİ SEVİÇ 0 -MA

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
341,085 308,730 7 8 44 44 6558

Puanı Hesaplanan: 45 128 128 16821

Katılımlar: 16 45 128 128 17220

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 6 26,50 66 28,16 24,83 26,13

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 0,94 0,96 1,40

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 1,94 1,47 1,70

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,78 2,19 2,84

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,25 4,08 3,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 9,91 8,70 9,68

Matematik-1 30 22 1 21,75 73 15,59 9,54 14,00

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,56 0,74 2,07

TYT Matematik 40 22 1 21,75 54 17,16 10,28 16,07

Fizik 7 1 3 0,25 4 1,36 0,64 1,40

Kimya 7 2 0 2,00 29 2,14 1,19 2,41

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 0,94 0,42 1,64

TYT Fen 20 6 5 4,75 24 4,44 2,25 5,45

Toplam: 120 71 16 67,00 56 59,66 46,06 57,33

TYT Türkçe EDEABDDbEEe cCEDDAADACCcEDAEBCEDdB   e  

Cevap Anahtarı B EDEABDDAEEBEACEDDAADACCBEDAEBCEDCBBDECEA

TYT Sosyal dBEDcCABB eACACBdDEA     

Cevap Anahtarı B CBEDACABBECACACBADEABCBBE

TYT Matematik CCDCEBDAEEEAEDEaDB E  DCAC              

Cevap Anahtarı B CCDCEBDAEEEAEDEDDBCECDDCACDDCBBBBCDCCBAB

TYT Fen C  caa      BEdBEb C

Cevap Anahtarı B CCDECDCDBECABEABEDEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 0 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 3 2 1 67
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 0 67
Paragrafın Konusu 6 3 2 50
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 0 75
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 2 17

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti'nin yönetim ve toplum yapısını açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 1 0
20. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti'nin siyasi, sosyal ve ekonomik durumunu analiz eder. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100
Türkiye'de Su Kaynakları 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 2 2 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Üslü ifadeler 2 2 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Sayı Problemleri 3 2 0 67
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Su Dalgaları 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARISIYOR TYT 0

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SUDENAZ GÖÇERİ 0 -MA

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
274,430 308,730 13 22 101 101 11562

Puanı Hesaplanan: 45 128 128 16821

Katılımlar: 16 45 128 128 17220

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 8 27,00 68 28,16 24,83 26,13

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 0,94 0,96 1,40

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,94 1,47 1,70

Felsefe 5 1 1 0,75 15 2,78 2,19 2,84

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 4,25 4,08 3,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 6 2 5,50 28 9,91 8,70 9,68

Matematik-1 30 12 1 11,75 39 15,59 9,54 14,00

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 1,56 0,74 2,07

TYT Matematik 40 12 2 11,50 29 17,16 10,28 16,07

Fizik 7 0 0 0,00 0 1,36 0,64 1,40

Kimya 7 1 0 1,00 14 2,14 1,19 2,41

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,94 0,42 1,64

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 4,44 2,25 5,45

Toplam: 120 48 12 45,00 38 59,66 46,06 57,33

TYT Türkçe ADEDEAcDEdEbc AeEDDbAD  CBEDAaBCEDbBBDEC

Cevap Anahtarı A ADEDEABDEAEEBEACEDDAADACCBEDAEBCEDCBBDEC

TYT Sosyal      B   cbA   AEB D     

Cevap Anahtarı A DACBEBECABCACACAEBADEBBCB

TYT Matematik ADCCD E CB    bDE       DC       e      

Cevap Anahtarı A ADCCDCEBCBEEEAEDEDDBCECDDCACDDBABBBCDCCB

TYT Fen        B            

Cevap Anahtarı A CDCCDECBEDBECACEABED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 1 1 33
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 0 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 3 3 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 6 5 1 83
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Büyük Selçuklu Devleti'nin yönetim ve toplum yapısını açıklar. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 0 0
20. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti'nin siyasi, sosyal ve ekonomik durumunu analiz eder. 1 0 0 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100
Türkiye'de Su Kaynakları 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 2 2 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Üslü ifadeler 2 2 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 1 0
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARISIYOR TYT 0

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP NUR GÜLAYDIN 0 -MA

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
324,178 308,730 8 11 61 61 7814

Puanı Hesaplanan: 45 128 128 16821

Katılımlar: 16 45 128 128 17220

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 28,16 24,83 26,13

Tarih-1 5 0 1 -0,25 -5 0,94 0,96 1,40

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,94 1,47 1,70

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,78 2,19 2,84

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,25 4,08 3,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 2 11,50 58 9,91 8,70 9,68

Matematik-1 30 15 2 14,50 48 15,59 9,54 14,00

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,56 0,74 2,07

TYT Matematik 40 15 2 14,50 36 17,16 10,28 16,07

Fizik 7 1 1 0,75 11 1,36 0,64 1,40

Kimya 7 2 2 1,50 21 2,14 1,19 2,41

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,94 0,42 1,64

TYT Fen 20 3 4 2,00 10 4,44 2,25 5,45

Toplam: 120 65 13 61,75 51 59,66 46,06 57,33

TYT Türkçe EDEAcDDbEEBEcCEDeAADACCcEDAEBCEDCBBDECEA

Cevap Anahtarı B EDEABDDAEEBEACEDDAADACCBEDAEBCEDCBBDECEA

TYT Sosyal  e   CABc  ACACBADEA     

Cevap Anahtarı B CBEDACABBECACACBADEABCBBE

TYT Matematik CCaeE DA    EDED   EC DC    CB          

Cevap Anahtarı B CCDCEBDAEEEAEDEDDBCECDDCACDDCBBBBCDCCBAB

TYT Fen   D d  cd   BE   b  

Cevap Anahtarı B CCDECDCDBECABEABEDEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 3 3 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 6 5 1 83
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 4 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Büyük Selçuklu Devleti'nin yönetim ve toplum yapısını açıklar. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 0 0
20. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti'nin siyasi, sosyal ve ekonomik durumunu analiz eder. 1 0 1 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Türkiye'de Su Kaynakları 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 2 2 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Üslü ifadeler 2 2 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARISIYOR TYT 0

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞE ACAR 0 -MB

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
212,693 308,730 22 41 124 124 15362

Puanı Hesaplanan: 45 128 128 16821

Katılımlar: 25 45 128 128 17220

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 7 19,25 48 22,73 24,83 26,13

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 1,16 0,96 1,40

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,32 1,47 1,70

Felsefe 5 0 1 -0,25 -5 2,02 2,19 2,84

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,02 4,08 3,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 6 3 5,25 26 8,52 8,70 9,68

Matematik-1 30 1 1 0,75 3 6,26 9,54 14,00

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,25 0,74 2,07

TYT Matematik 40 1 1 0,75 2 6,51 10,28 16,07

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 0,31 0,64 1,40

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,55 1,19 2,41

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,14 0,42 1,64

TYT Fen 20 0 4 -1,00 -5 1,00 2,25 5,45

Toplam: 120 28 15 24,25 20 38,76 46,06 57,33

TYT Türkçe EDEAB Db  cEAd DD  D CC aD EB EDbacDEC  

Cevap Anahtarı B EDEABDDAEEBEACEDDAADACCBEDAEBCEDCBBDECEA

TYT Sosyal       ccB   b  BADEA     

Cevap Anahtarı B CBEDACABBECACACBADEABCBBE

TYT Matematik        A                   e            

Cevap Anahtarı B CCDCEBDAEEEAEDEDDBCECDDCACDDCBBBBCDCCBAB

TYT Fen   cc        a d     

Cevap Anahtarı B CCDECDCDBECABEABEDEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 1 0 33
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 0 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 3 2 0 67
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 1 2 33
Paragrafın Konusu 6 2 2 33
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 0 75
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Büyük Selçuklu Devleti'nin yönetim ve toplum yapısını açıklar. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 0 0
20. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti'nin siyasi, sosyal ve ekonomik durumunu analiz eder. 1 0 0 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100
Türkiye'de Su Kaynakları 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 2 2 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Üslü ifadeler 2 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Su Dalgaları 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARISIYOR TYT 0

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERİL ŞENER 0 -MB

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
244,450 308,730 16 32 114 114 13654

Puanı Hesaplanan: 45 128 128 16821

Katılımlar: 25 45 128 128 17220

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 8 25,00 63 22,73 24,83 26,13

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 1,16 0,96 1,40

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,32 1,47 1,70

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,02 2,19 2,84

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,02 4,08 3,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 4 9,00 45 8,52 8,70 9,68

Matematik-1 30 1 0 1,00 3 6,26 9,54 14,00

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,25 0,74 2,07

TYT Matematik 40 1 0 1,00 3 6,51 10,28 16,07

Toplam: 120 38 12 35,00 29 38,76 46,06 57,33

TYT Türkçe bDEDEABD  Eaa A  DDccDAdCaEDAEBCEDdBBDEC

Cevap Anahtarı A ADEDEABDEAEEBEACEDDAADACCBEDAEBCEDCBBDEC

TYT Sosyal Dc ecBEdAB     AEBAD     

Cevap Anahtarı A DACBEBECABCACACAEBADEBBCB

TYT Matematik                       C                 

Cevap Anahtarı A ADCCDCEBCBEEEAEDEDDBCECDDCACDDBABBBCDCCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 0 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
Anlatım Teknikleri 1 0 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 3 2 0 67
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 6 4 2 67
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 4 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti'nin yönetim ve toplum yapısını açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 0 0
20. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti'nin siyasi, sosyal ve ekonomik durumunu analiz eder. 1 0 1 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100
Türkiye'de Su Kaynakları 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 2 2 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Üslü ifadeler 2 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARISIYOR TYT 0

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BEYZA AYABAKAN 0 -MB

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
278,620 308,730 8 21 98 98 11219

Puanı Hesaplanan: 45 128 128 16821

Katılımlar: 25 45 128 128 17220

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 6 23,50 59 22,73 24,83 26,13

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 1,16 0,96 1,40

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,32 1,47 1,70

Felsefe 5 2 1 1,75 35 2,02 2,19 2,84

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 4,02 4,08 3,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 7 4 6,00 30 8,52 8,70 9,68

Matematik-1 30 17 1 16,75 56 6,26 9,54 14,00

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,25 0,74 2,07

TYT Matematik 40 17 1 16,75 42 6,51 10,28 16,07

Toplam: 120 49 11 46,25 39 38,76 46,06 57,33

TYT Türkçe bDEcdeBD  E  EAaEcDA DAC B DAEB ED BBDEC

Cevap Anahtarı A ADEDEABDEAEEBEACEDDAADACCBEDAEBCEDCBBDEC

TYT Sosyal      a bAcCA  dAEB D     

Cevap Anahtarı A DACBEBECABCACACAEBADEBBCB

TYT Matematik ADCCc E CB   AEDEDD     DCAC            

Cevap Anahtarı A ADCCDCEBCBEEEAEDEDDBCECDDCACDDBABBBCDCCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 0 67
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 3 3 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Diyaloğun Yorumlanması 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 0 67
Paragrafın Konusu 6 4 0 67
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 0 75
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 0 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Büyük Selçuklu Devleti'nin yönetim ve toplum yapısını açıklar. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 0 0
20. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti'nin siyasi, sosyal ve ekonomik durumunu analiz eder. 1 0 0 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Türkiye'de Su Kaynakları 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 2 2 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Üslü ifadeler 2 2 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Sayı Problemleri 3 1 0 33
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARISIYOR TYT 0

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BEYZA COŞKUN 0 -MB

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
284,075 308,730 5 17 90 90 10804

Puanı Hesaplanan: 45 128 128 16821

Katılımlar: 25 45 128 128 17220

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 8 29,00 73 22,73 24,83 26,13

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 1,16 0,96 1,40

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,32 1,47 1,70

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,02 2,19 2,84

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,02 4,08 3,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 3 13,25 66 8,52 8,70 9,68

Matematik-1 30 4 5 2,75 9 6,26 9,54 14,00

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,25 0,74 2,07

TYT Matematik 40 4 5 2,75 7 6,51 10,28 16,07

Fizik 7 1 2 0,50 7 0,31 0,64 1,40

Kimya 7 2 0 2,00 29 0,55 1,19 2,41

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 0,14 0,42 1,64

TYT Fen 20 4 3 3,25 16 1,00 2,25 5,45

Toplam: 120 53 19 48,25 40 38,76 46,06 57,33

TYT Türkçe EDEABDDAa BEcCEDDAADAbCdEDAEdCceCBBDECEd

Cevap Anahtarı B EDEABDDAEEBEACEDDAADACCBEDAEBCEDCBBDECEA

TYT Sosyal  eEDAaABa  ACACBADEA     

Cevap Anahtarı B CBEDACABBECACACBADEABCBBE

TYT Matematik eC  E  A      b       Da   e a          

Cevap Anahtarı B CCDCEBDAEEEAEDEDDBCECDDCACDDCBBBBCDCCBAB

TYT Fen    c aC     BE B b  

Cevap Anahtarı B CCDECDCDBECABEABEDEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 3 3 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 6 4 2 67
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti'nin yönetim ve toplum yapısını açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 0 0
20. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti'nin siyasi, sosyal ve ekonomik durumunu analiz eder. 1 0 1 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Türkiye'de Su Kaynakları 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 2 2 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Üslü ifadeler 2 0 2 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Su Dalgaları 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARISIYOR TYT 0

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİFYÜ KSEL 0 -MB

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
229,415 308,730 20 36 119 119 14625

Puanı Hesaplanan: 45 128 128 16821

Katılımlar: 25 45 128 128 17220

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 10 24,50 61 22,73 24,83 26,13

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,16 0,96 1,40

Coğrafya-1 5 0 4 -1,00 -20 1,32 1,47 1,70

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,02 2,19 2,84

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 4,02 4,08 3,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 10 5,50 28 8,52 8,70 9,68

Toplam: 120 35 20 30,00 25 38,76 46,06 57,33

TYT Türkçe EDE BaDbEdBcACEaDAcDAbCBEDAE*CEceBBDEC  

Cevap Anahtarı B EDEABDDAEEBEACEDDAADACCBEDAEBCEDCBBDECEA

TYT Sosyal CaEDbabca a*dACB DaA     

Cevap Anahtarı B CBEDACABBECACACBADEABCBBE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 3 3 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Diyaloğun Yorumlanması 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 6 5 1 83
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti'nin yönetim ve toplum yapısını açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
20. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti'nin siyasi, sosyal ve ekonomik durumunu analiz eder. 1 0 1 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Türkiye'de Su Kaynakları 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 2 1 1 50
Din ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARISIYOR TYT 0

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EREN YÖRÜK 0 -MB

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
310,453 308,730 3 14 77 77 8796

Puanı Hesaplanan: 45 128 128 16821

Katılımlar: 25 45 128 128 17220

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 9 28,75 72 22,73 24,83 26,13

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,16 0,96 1,40

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,32 1,47 1,70

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,02 2,19 2,84

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,02 4,08 3,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 8,52 8,70 9,68

Matematik-1 30 16 9 13,75 46 6,26 9,54 14,00

Geometri 10 1 2 0,50 5 0,25 0,74 2,07

TYT Matematik 40 17 11 14,25 36 6,51 10,28 16,07

Fizik 7 1 2 0,50 7 0,31 0,64 1,40

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,55 1,19 2,41

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,14 0,42 1,64

TYT Fen 20 2 3 1,25 6 1,00 2,25 5,45

Toplam: 120 64 28 57,00 48 38,76 46,06 57,33

TYT Türkçe EDEABcDbEEdEACEDDAdDAdCcEDAaBCEedBBDECEA

Cevap Anahtarı B EDEABDDAEEBEACEDDAADACCBEDAEBCEDCBBDECEA

TYT Sosyal CBEDcaAaBEedCA BADEA     

Cevap Anahtarı B CBEDACABBECACACBADEABCBBE

TYT Matematik CCDaEBDbbE  EDbebB bC DC CbeCBac       B

Cevap Anahtarı B CCDCEBDAEEEAEDEDDBCECDDCACDDCBBBBCDCCBAB

TYT Fen   ca D      d    D  

Cevap Anahtarı B CCDECDCDBECABEABEDEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 3 3 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 6 4 2 67
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti'nin yönetim ve toplum yapısını açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
20. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti'nin siyasi, sosyal ve ekonomik durumunu analiz eder. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100
Türkiye'de Su Kaynakları 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 2 2 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Üslü ifadeler 2 1 1 50
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Kesir Problemleri 2 1 1 50
Sayı Problemleri 3 1 0 33
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 1 0
Çokgenler 1 0 1 0
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Su Dalgaları 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARISIYOR TYT 0

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
FATMA GÜL AYÇİÇEK 0 -MB

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
274,325 308,730 9 23 102 102 11566

Puanı Hesaplanan: 45 128 128 16821

Katılımlar: 25 45 128 128 17220

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 6 27,50 69 22,73 24,83 26,13

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,16 0,96 1,40

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,32 1,47 1,70

Felsefe 5 2 0 2,00 40 2,02 2,19 2,84

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,02 4,08 3,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 5 9,75 49 8,52 8,70 9,68

Matematik-1 30 8 1 7,75 26 6,26 9,54 14,00

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,25 0,74 2,07

TYT Matematik 40 8 1 7,75 19 6,51 10,28 16,07

Toplam: 120 48 12 45,00 38 38,76 46,06 57,33

TYT Türkçe ED ABDDbcEd ACEbD  DAC eEDAEBCEDCBBDdCEA

Cevap Anahtarı B EDEABDDAEEBEACEDDAADACCBEDAEBCEDCBBDECEA

TYT Sosyal aBEDcCAca    ACBcDEA     

Cevap Anahtarı B CBEDACABBECACACBADEABCBBE

TYT Matematik CCD         E cD    C DC                

Cevap Anahtarı B CCDCEBDAEEEAEDEDDBCECDDCACDDCBBBBCDCCBAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 0 67
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 3 3 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Diyaloğun Yorumlanması 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 0 67
Paragrafın Konusu 6 5 1 83
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti'nin yönetim ve toplum yapısını açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 1 0
20. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti'nin siyasi, sosyal ve ekonomik durumunu analiz eder. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Türkiye'de Su Kaynakları 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 2 2 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Üslü ifadeler 2 1 1 50
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARISIYOR TYT 0

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HASAN YILMAZ 0 -MB

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
249,175 308,730 14 30 112 112 13338

Puanı Hesaplanan: 45 128 128 16821

Katılımlar: 25 45 128 128 17220

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 12 18,00 45 22,73 24,83 26,13

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 1,16 0,96 1,40

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,32 1,47 1,70

Felsefe 5 3 0 3,00 60 2,02 2,19 2,84

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 4,02 4,08 3,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 3 10,25 51 8,52 8,70 9,68

Matematik-1 30 7 0 7,00 23 6,26 9,54 14,00

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,25 0,74 2,07

TYT Matematik 40 7 0 7,00 18 6,51 10,28 16,07

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,31 0,64 1,40

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,55 1,19 2,41

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,14 0,42 1,64

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 1,00 2,25 5,45

Toplam: 120 40 15 36,25 30 38,76 46,06 57,33

TYT Türkçe bDEcEAB   E   cCEDDAADAdCabeAaBeEc eBDEb

Cevap Anahtarı A ADEDEABDEAEEBEACEDDAADACCBEDAEBCEDCBBDEC

TYT Sosyal c Ce B CAcCA A AEB D     

Cevap Anahtarı A DACBEBECABCACACAEBADEBBCB

TYT Matematik AD C    C    A    D   C                 

Cevap Anahtarı A ADCCDCEBCBEEEAEDEDDBCECDDCACDDBABBBCDCCB

TYT Fen        B            

Cevap Anahtarı A CDCCDECBEDBECACEABED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 0 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 3 2 1 67
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Paragrafın Konusu 6 3 2 50
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 2 50
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti'nin yönetim ve toplum yapısını açıklar. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
20. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti'nin siyasi, sosyal ve ekonomik durumunu analiz eder. 1 0 1 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100
Türkiye'de Su Kaynakları 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 2 2 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Üslü ifadeler 2 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARISIYOR TYT 0

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HAVVANUR SAOTAY 0 -MB

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
327,735 308,730 2 9 56 56 7565

Puanı Hesaplanan: 45 128 128 16821

Katılımlar: 25 45 128 128 17220

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 22,73 24,83 26,13

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 1,16 0,96 1,40

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,32 1,47 1,70

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,02 2,19 2,84

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,02 4,08 3,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59 8,52 8,70 9,68

Matematik-1 30 18 5 16,75 56 6,26 9,54 14,00

Geometri 10 1 0 1,00 10 0,25 0,74 2,07

TYT Matematik 40 19 5 17,75 44 6,51 10,28 16,07

Fizik 7 1 1 0,75 11 0,31 0,64 1,40

Kimya 7 2 0 2,00 29 0,55 1,19 2,41

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 0,14 0,42 1,64

TYT Fen 20 4 3 3,25 16 1,00 2,25 5,45

Toplam: 120 68 21 62,75 52 38,76 46,06 57,33

TYT Türkçe bDEcEABDEAEbaEACEDDAADACCBEDAEddEcCBBbEC

Cevap Anahtarı A ADEDEABDEAEEBEACEDDAADACCBEDAEBCEDCBBDEC

TYT Sosyal Dbbeca CABCA ACAEBAD     

Cevap Anahtarı A DACBEBECABCACACAEBADEBBCB

TYT Matematik ADCCDCE CB E AEebDDBCdbaDC    B         

Cevap Anahtarı A ADCCDCEBCBEEEAEDEDDBCECDDCACDDBABBBCDCCB

TYT Fen     bE BE       dB b

Cevap Anahtarı A CDCCDECBEDBECACEABED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 3 3 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 6 5 1 83
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 2 50
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti'nin yönetim ve toplum yapısını açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 1 0
20. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti'nin siyasi, sosyal ve ekonomik durumunu analiz eder. 1 0 1 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Türkiye'de Su Kaynakları 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 2 2 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Üslü ifadeler 2 1 1 50
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 1 1 50
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 1 1 50
Sayı Problemleri 3 2 0 67
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Karışım Problemleri 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Su Dalgaları 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARISIYOR TYT 0

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HÜSEYİN DEMİRCİ 0 -MB

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
295,190 308,730 4 16 84 84 9980

Puanı Hesaplanan: 45 128 128 16821

Katılımlar: 25 45 128 128 17220

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 22,73 24,83 26,13

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,16 0,96 1,40

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,32 1,47 1,70

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,02 2,19 2,84

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,02 4,08 3,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59 8,52 8,70 9,68

Matematik-1 30 10 4 9,00 30 6,26 9,54 14,00

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,25 0,74 2,07

TYT Matematik 40 10 4 9,00 23 6,51 10,28 16,07

Fizik 7 1 2 0,50 7 0,31 0,64 1,40

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,55 1,19 2,41

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,14 0,42 1,64

TYT Fen 20 2 3 1,25 6 1,00 2,25 5,45

Toplam: 120 57 20 52,00 43 38,76 46,06 57,33

TYT Türkçe EDEABDDbEcaEACEDDAcDcCCBEDAdBCEcbBBDECEA

Cevap Anahtarı B EDEABDDAEEBEACEDDAADACCBEDAEBCEDCBBDECEA

TYT Sosyal bBEbcaAcB  ACACBADEA     

Cevap Anahtarı B CBEDACABBECACACBADEABCBBE

TYT Matematik CCe   DA E  E bDc   C bC     B          

Cevap Anahtarı B CCDCEBDAEEEAEDEDDBCECDDCACDDCBBBBCDCCBAB

TYT Fen  ecE        B    b  

Cevap Anahtarı B CCDECDCDBECABEABEDEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 1 2 33
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 3 3 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 6 5 1 83
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti'nin yönetim ve toplum yapısını açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 1 0
20. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti'nin siyasi, sosyal ve ekonomik durumunu analiz eder. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100
Türkiye'de Su Kaynakları 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 2 2 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Üslü ifadeler 2 1 1 50
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 1 1 50
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Işığın Kırılması 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Su Dalgaları 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARISIYOR TYT 0

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İSMAİL KAYMAZ 0 -MB

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
363,495 308,730 1 6 28 28 4912

Puanı Hesaplanan: 45 128 128 16821

Katılımlar: 25 45 128 128 17220

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 4 34,00 85 22,73 24,83 26,13

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,16 0,96 1,40

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,32 1,47 1,70

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,02 2,19 2,84

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 4,02 4,08 3,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 8,52 8,70 9,68

Matematik-1 30 21 2 20,50 68 6,26 9,54 14,00

Geometri 10 3 0 3,00 30 0,25 0,74 2,07

TYT Matematik 40 24 2 23,50 59 6,51 10,28 16,07

Fizik 7 1 1 0,75 11 0,31 0,64 1,40

Kimya 7 1 1 0,75 11 0,55 1,19 2,41

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 0,14 0,42 1,64

TYT Fen 20 5 3 4,25 21 1,00 2,25 5,45

Toplam: 120 78 13 74,75 62 38,76 46,06 57,33

TYT Türkçe EDEAc DbEEaEACEDDAADACCBEDAEdCEDCBBDECEA

Cevap Anahtarı B EDEABDDAEEBEACEDDAADACCBEDAEBCEDCBBDECEA

TYT Sosyal CBdDAbAaBc ACACB DEA     

Cevap Anahtarı B CBEDACABBECACACBADEABCBBE

TYT Matematik aCDC  DAE EAED DDB ECbDCAC  CBBB       B

Cevap Anahtarı B CCDCEBDAEEEAEDEDDBCECDDCACDDCBBBBCDCCBAB

TYT Fen   Dc        BbdBED  

Cevap Anahtarı B CCDECDCDBECABEABEDEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 3 3 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 6 6 0 100
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti'nin yönetim ve toplum yapısını açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
20. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti'nin siyasi, sosyal ve ekonomik durumunu analiz eder. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100
Türkiye'de Su Kaynakları 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 2 2 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Üslü ifadeler 2 0 1 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Sayı Problemleri 3 2 0 67
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Su Dalgaları 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARISIYOR TYT 0

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İSMAİL ORAL 0 -MB

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
260,370 308,730 11 25 106 106 12568

Puanı Hesaplanan: 45 128 128 16821

Katılımlar: 25 45 128 128 17220

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 10 24,50 61 22,73 24,83 26,13

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 1,16 0,96 1,40

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,32 1,47 1,70

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,02 2,19 2,84

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,02 4,08 3,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 8,52 8,70 9,68

Matematik-1 30 3 1 2,75 9 6,26 9,54 14,00

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,25 0,74 2,07

TYT Matematik 40 3 1 2,75 7 6,51 10,28 16,07

Toplam: 120 44 15 40,25 34 38,76 46,06 57,33

TYT Türkçe EDEABDDbEaa AeEDDccDAd aEDA BCEDdBBDECEc

Cevap Anahtarı B EDEABDDAEEBEACEDDAADACCBEDAEBCEDCBBDECEA

TYT Sosyal  ecDcdABBE ACACBADEA     

Cevap Anahtarı B CBEDACABBECACACBADEABCBBE

TYT Matematik       Db            C D                 

Cevap Anahtarı B CCDCEBDAEEEAEDEDDBCECDDCACDDCBBBBCDCCBAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 0 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 3 3 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 0 67
Paragrafın Konusu 6 4 2 67
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 0 75
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti'nin yönetim ve toplum yapısını açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 0 0
20. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti'nin siyasi, sosyal ve ekonomik durumunu analiz eder. 1 0 1 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100
Türkiye'de Su Kaynakları 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 2 2 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Üslü ifadeler 2 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARISIYOR TYT 0

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KÜBRA ÜZÜM 0 -MB

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
217,643 308,730 21 38 121 121 15147

Puanı Hesaplanan: 45 128 128 16821

Katılımlar: 25 45 128 128 17220

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 13 21,75 54 22,73 24,83 26,13

Tarih-1 5 0 1 -0,25 -5 1,16 0,96 1,40

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,32 1,47 1,70

Felsefe 5 2 1 1,75 35 2,02 2,19 2,84

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 4,02 4,08 3,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 4 3 3,25 16 8,52 8,70 9,68

Matematik-1 30 2 2 1,50 5 6,26 9,54 14,00

Geometri 10 1 1 0,75 8 0,25 0,74 2,07

TYT Matematik 40 3 3 2,25 6 6,51 10,28 16,07

Fizik 7 0 3 -0,75 -11 0,31 0,64 1,40

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,55 1,19 2,41

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,14 0,42 1,64

TYT Fen 20 0 5 -1,25 -6 1,00 2,25 5,45

Toplam: 120 32 24 26,00 22 38,76 46,06 57,33

TYT Türkçe bDcDEdB  cEbcdACEbDAADbCCBEDAEBCceeBaDEC

Cevap Anahtarı A ADEDEABDEAEEBEACEDDAADACCBEDAEBCEDCBBDEC

TYT Sosyal a    B aA aA A           

Cevap Anahtarı A DACBEBECABCACACAEBADEBBCB

TYT Matematik AD                   c       eB e       

Cevap Anahtarı A ADCCDCEBCBEEEAEDEDDBCECDDCACDDBABBBCDCCB

TYT Fen a   cd a           b

Cevap Anahtarı A CDCCDECBEDBECACEABED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 3 3 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Diyaloğun Yorumlanması 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Paragrafın Konusu 6 4 2 67
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 4 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti'nin yönetim ve toplum yapısını açıklar. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 0 0
20. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti'nin siyasi, sosyal ve ekonomik durumunu analiz eder. 1 0 0 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100
Türkiye'de Su Kaynakları 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 2 0 0 0
Din ve İslam 1 0 0 0
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Üslü ifadeler 2 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 1 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Su Dalgaları 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARISIYOR TYT 0

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MELİKE KOCABAŞ 0 -MB

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
281,215 308,730 6 19 94 94 11025

Puanı Hesaplanan: 45 128 128 16821

Katılımlar: 25 45 128 128 17220

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 14 22,50 56 22,73 24,83 26,13

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,16 0,96 1,40

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,32 1,47 1,70

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,02 2,19 2,84

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,02 4,08 3,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 8 10,00 50 8,52 8,70 9,68

Matematik-1 30 10 1 9,75 33 6,26 9,54 14,00

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 0,25 0,74 2,07

TYT Matematik 40 10 2 9,50 24 6,51 10,28 16,07

Fizik 7 2 0 2,00 29 0,31 0,64 1,40

Kimya 7 3 0 3,00 43 0,55 1,19 2,41

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,14 0,42 1,64

TYT Fen 20 5 0 5,00 25 1,00 2,25 5,45

Toplam: 120 53 24 47,00 39 38,76 46,06 57,33

TYT Türkçe bDEDEAacEcEcaaACEDDAADAdCebDdEdCEebBBDEC

Cevap Anahtarı A ADEDEABDEAEEBEACEDDAADACCBEDAEBCEDCBBDEC

TYT Sosyal eAedEaECccaAdACAEBAD     

Cevap Anahtarı A DACBEBECABCACACAEBADEBBCB

TYT Matematik ADCC CE  B E b D        D     c         

Cevap Anahtarı A ADCCDCEBCBEEEAEDEDDBCECDDCACDDBABBBCDCCB

TYT Fen C C    BE  E        

Cevap Anahtarı A CDCCDECBEDBECACEABED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 3 3 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 6 2 4 33
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti'nin yönetim ve toplum yapısını açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 1 0
20. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti'nin siyasi, sosyal ve ekonomik durumunu analiz eder. 1 0 1 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Türkiye'de Su Kaynakları 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 2 2 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Üslü ifadeler 2 1 0 50
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARISIYOR TYT 0

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUHAMMET CAN 0 -MB

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
233,215 308,730 19 35 117 117 14409

Puanı Hesaplanan: 45 128 128 16821

Katılımlar: 25 45 128 128 17220

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 14 18,50 46 22,73 24,83 26,13

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,16 0,96 1,40

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,32 1,47 1,70

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,02 2,19 2,84

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,02 4,08 3,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58 8,52 8,70 9,68

Matematik-1 30 1 0 1,00 3 6,26 9,54 14,00

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,25 0,74 2,07

TYT Matematik 40 1 0 1,00 3 6,51 10,28 16,07

Toplam: 120 36 20 31,00 26 38,76 46,06 57,33

TYT Türkçe bcEDEbB   EcaEAaEDDAcDAdCcE AaBCEDdBcDce

Cevap Anahtarı A ADEDEABDEAEEBEACEDDAADACCBEDAEBCEDCBBDEC

TYT Sosyal DACBaa CdaCAbAdAEBAD     

Cevap Anahtarı A DACBEBECABCACACAEBADEBBCB

TYT Matematik A                                       

Cevap Anahtarı A ADCCDCEBCBEEEAEDEDDBCECDDCACDDBABBBCDCCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 3 2 1 67
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Paragrafın Konusu 6 4 2 67
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 2 50
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 4 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti'nin yönetim ve toplum yapısını açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
20. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti'nin siyasi, sosyal ve ekonomik durumunu analiz eder. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Türkiye'de Su Kaynakları 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 2 2 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Üslü ifadeler 2 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARISIYOR TYT 0

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUHARREM ESEN 0 -MB

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
254,960 308,730 13 27 108 108 12923

Puanı Hesaplanan: 45 128 128 16821

Katılımlar: 25 45 128 128 17220

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 14 20,50 51 22,73 24,83 26,13

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 1,16 0,96 1,40

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,32 1,47 1,70

Felsefe 5 1 2 0,50 10 2,02 2,19 2,84

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,02 4,08 3,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 6 8,50 43 8,52 8,70 9,68

Matematik-1 30 7 5 5,75 19 6,26 9,54 14,00

Geometri 10 1 1 0,75 8 0,25 0,74 2,07

TYT Matematik 40 8 6 6,50 16 6,51 10,28 16,07

Fizik 7 2 1 1,75 25 0,31 0,64 1,40

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,55 1,19 2,41

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,14 0,42 1,64

TYT Fen 20 3 1 2,75 14 1,00 2,25 5,45

Toplam: 120 45 27 38,25 32 38,76 46,06 57,33

TYT Türkçe bDEDEAa  cabadAbEDDbADACCcbDAEBbEDdBBDEe

Cevap Anahtarı A ADEDEABDEAEEBEACEDDAADACCBEDAEBCEDCBBDEC

TYT Sosyal a CB BcaAc  edCAEBAD     

Cevap Anahtarı A DACBEBECABCACACAEBADEBBCB

TYT Matematik        BbBaE A e  b CbC D     B a       

Cevap Anahtarı A ADCCDCEBCBEEEAEDEDDBCECDDCACDDBABBBCDCCB

TYT Fen  DC c  B            

Cevap Anahtarı A CDCCDECBEDBECACEABED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 3 2 1 67
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 6 3 3 50
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti'nin yönetim ve toplum yapısını açıklar. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
20. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti'nin siyasi, sosyal ve ekonomik durumunu analiz eder. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100
Türkiye'de Su Kaynakları 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 2 2 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Üslü ifadeler 2 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 1 1 50
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 1 1 50
Sayı Problemleri 3 1 0 33
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 1 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARISIYOR TYT 0

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİSANUR USLU 0 -MB

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
279,085 308,730 7 20 96 96 11171

Puanı Hesaplanan: 45 128 128 16821

Katılımlar: 25 45 128 128 17220

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 4 32,00 80 22,73 24,83 26,13

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 1,16 0,96 1,40

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 1,32 1,47 1,70

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,02 2,19 2,84

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 4,02 4,08 3,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 5 6,75 34 8,52 8,70 9,68

Matematik-1 30 8 6 6,50 22 6,26 9,54 14,00

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,25 0,74 2,07

TYT Matematik 40 8 6 6,50 16 6,51 10,28 16,07

Fizik 7 1 2 0,50 7 0,31 0,64 1,40

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,55 1,19 2,41

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,14 0,42 1,64

TYT Fen 20 2 2 1,50 8 1,00 2,25 5,45

Toplam: 120 51 17 46,75 39 38,76 46,06 57,33

TYT Türkçe ADEDEAB  dE aEAeEDDAADACCBEDAEBCEDdBBDEC

Cevap Anahtarı A ADEDEABDEAEEBEACEDDAADACCBEDAEBCEDCBBDEC

TYT Sosyal Dc e   ad bA ACAEB D     

Cevap Anahtarı A DACBEBECABCACACAEBADEBBCB

TYT Matematik  baCb d a     EDEDD  b  DC              

Cevap Anahtarı A ADCCDCEBCBEEEAEDEDDBCECDDCACDDBABBBCDCCB

TYT Fen    bbE B            

Cevap Anahtarı A CDCCDECBEDBECACEABED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 3 3 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 6 5 1 83
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 4 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti'nin yönetim ve toplum yapısını açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 0 0
20. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti'nin siyasi, sosyal ve ekonomik durumunu analiz eder. 1 0 1 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0
Türkiye'de Su Kaynakları 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 2 2 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
Üslü ifadeler 2 1 1 50
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Işığın Kırılması 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Su Dalgaları 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARISIYOR TYT 0

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
OKAN GÜNEY 0 -MB

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
256,030 308,730 12 26 107 107 12859

Puanı Hesaplanan: 45 128 128 16821

Katılımlar: 25 45 128 128 17220

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 10 23,50 59 22,73 24,83 26,13

Tarih-1 5 2 0 2,00 40 1,16 0,96 1,40

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,32 1,47 1,70

Felsefe 5 1 2 0,50 10 2,02 2,19 2,84

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 4,02 4,08 3,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 6 6,50 33 8,52 8,70 9,68

Matematik-1 30 8 7 6,25 21 6,26 9,54 14,00

Geometri 10 1 0 1,00 10 0,25 0,74 2,07

TYT Matematik 40 9 7 7,25 18 6,51 10,28 16,07

Fizik 7 1 1 0,75 11 0,31 0,64 1,40

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,55 1,19 2,41

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,14 0,42 1,64

TYT Fen 20 2 2 1,50 8 1,00 2,25 5,45

Toplam: 120 45 25 38,75 32 38,76 46,06 57,33

TYT Türkçe EDEAB Db  aEACEcDbADACCcEeAEBbEDdBBDEe d

Cevap Anahtarı B EDEABDDAEEBEACEDDAADACCBEDAEBCEDCBBDECEA

TYT Sosyal CB   dAcBcedC   eDEA     

Cevap Anahtarı B CBEDACABBECACACBADEABCBBE

TYT Matematik    CcB ba  A eE b CbC D   a  B         B

Cevap Anahtarı B CCDCEBDAEEEAEDEDDBCECDDCACDDCBBBBCDCCBAB

TYT Fen C c         B  e    

Cevap Anahtarı B CCDECDCDBECABEABEDEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 0 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 3 2 1 67
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Diyaloğun Yorumlanması 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 6 4 2 67
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Büyük Selçuklu Devleti'nin yönetim ve toplum yapısını açıklar. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
20. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti'nin siyasi, sosyal ve ekonomik durumunu analiz eder. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100
Türkiye'de Su Kaynakları 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 2 2 0 100
Din ve İslam 1 0 0 0
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Üslü ifadeler 2 1 0 50
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 1 1 50
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 1 1 50
Sayı Problemleri 3 1 0 33
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARISIYOR TYT 0

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER ERDOĞAN 0 -MB

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
236,633 308,730 18 34 116 116 14162

Puanı Hesaplanan: 45 128 128 16821

Katılımlar: 25 45 128 128 17220

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 17 15,75 39 22,73 24,83 26,13

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 1,16 0,96 1,40

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,32 1,47 1,70

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,02 2,19 2,84

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,02 4,08 3,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 3 11,25 56 8,52 8,70 9,68

Matematik-1 30 5 3 4,25 14 6,26 9,54 14,00

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 0,25 0,74 2,07

TYT Matematik 40 5 4 4,00 10 6,51 10,28 16,07

Fizik 7 1 0 1,00 14 0,31 0,64 1,40

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,55 1,19 2,41

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,14 0,42 1,64

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 1,00 2,25 5,45

Toplam: 120 38 24 32,00 27 38,76 46,06 57,33

TYT Türkçe bDEcbA  cA acdAeEaDAceAdCdEeAEBCEeCBBeEb

Cevap Anahtarı A ADEDEABDEAEEBEACEDDAADACCBEDAEBCEDCBBDEC

TYT Sosyal D  eEB aA bA ACAEBAD     

Cevap Anahtarı A DACBEBECABCACACAEBADEBBCB

TYT Matematik  DC            bb D   d DC      a       

Cevap Anahtarı A ADCCDCEBCBEEEAEDEDDBCECDDCACDDBABBBCDCCB

TYT Fen      E              

Cevap Anahtarı A CDCCDECBEDBECACEABED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 1 1 33
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 3 1 2 33
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Diyaloğun Yorumlanması 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 6 4 2 67
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 4 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti'nin yönetim ve toplum yapısını açıklar. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 0 0
20. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti'nin siyasi, sosyal ve ekonomik durumunu analiz eder. 1 0 1 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100
Türkiye'de Su Kaynakları 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 2 2 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Üslü ifadeler 2 1 1 50
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 1 1 50
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 1 1 50
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 1 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Su Dalgaları 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARISIYOR TYT 0

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖZLEM TATLI 0 -MB

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
272,620 308,730 10 24 104 104 11680

Puanı Hesaplanan: 45 128 128 16821

Katılımlar: 25 45 128 128 17220

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 4 29,00 73 22,73 24,83 26,13

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 1,16 0,96 1,40

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 1,32 1,47 1,70

Felsefe 5 3 0 3,00 60 2,02 2,19 2,84

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,02 4,08 3,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 2 11,50 58 8,52 8,70 9,68

Matematik-1 30 4 0 4,00 13 6,26 9,54 14,00

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,25 0,74 2,07

TYT Matematik 40 4 0 4,00 10 6,51 10,28 16,07

Toplam: 120 46 6 44,50 37 38,76 46,06 57,33

TYT Türkçe ADEDEABD AE  EbCE DeADAbCBbDAEBCED  BDEC

Cevap Anahtarı A ADEDEABDEAEEBEACEDDAADACCBEDAEBCEDCBBDEC

TYT Sosyal Dbb  B CA CA  CAEBAD     

Cevap Anahtarı A DACBEBECABCACACAEBADEBBCB

TYT Matematik AD C                     C              

Cevap Anahtarı A ADCCDCEBCBEEEAEDEDDBCECDDCACDDBABBBCDCCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 3 3 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Diyaloğun Yorumlanması 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 0 67
Paragrafın Konusu 6 4 1 67
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 4 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 0 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti'nin yönetim ve toplum yapısını açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 1 0
20. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti'nin siyasi, sosyal ve ekonomik durumunu analiz eder. 1 0 0 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100
Türkiye'de Su Kaynakları 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 2 2 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Üslü ifadeler 2 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARISIYOR TYT 0

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
RÜMEYSA AKYILDİZ 0 -MB

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
160,290 308,730 25 45 128 128 16591

Puanı Hesaplanan: 45 128 128 16821

Katılımlar: 25 45 128 128 17220

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 5 2 4,50 11 22,73 24,83 26,13

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 1,16 0,96 1,40

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,32 1,47 1,70

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,02 2,19 2,84

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 1,00 20 4,02 4,08 3,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 2 1 1,75 9 8,52 8,70 9,68

Toplam: 120 7 3 6,25 5 38,76 46,06 57,33

TYT Türkçe bDEDEA b                                

Cevap Anahtarı A ADEDEABDEAEEBEACEDDAADACCBEDAEBCEDCBBDEC

TYT Sosyal        dA         A      

Cevap Anahtarı A DACBEBECABCACACAEBADEBBCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
Anlatım Teknikleri 1 0 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 3 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Diyaloğun Yorumlanması 2 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 0 0 0
Paragrafın Konusu 6 0 0 0
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 0 0 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Büyük Selçuklu Devleti'nin yönetim ve toplum yapısını açıklar. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 0 0
20. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti'nin siyasi, sosyal ve ekonomik durumunu analiz eder. 1 0 0 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0
Türkiye'de Su Kaynakları 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 2 0 0 0
Din ve İslam 1 0 0 0
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARISIYOR TYT 0

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SENANUR YILMA Z 0 -MB

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
211,138 308,730 23 42 125 125 15418

Puanı Hesaplanan: 45 128 128 16821

Katılımlar: 25 45 128 128 17220

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 13 19,75 49 22,73 24,83 26,13

Tarih-1 5 0 2 -0,50 -10 1,16 0,96 1,40

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,32 1,47 1,70

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,02 2,19 2,84

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 4,02 4,08 3,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 5 5 3,75 19 8,52 8,70 9,68

Matematik-1 30 1 1 0,75 3 6,26 9,54 14,00

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,25 0,74 2,07

TYT Matematik 40 1 1 0,75 2 6,51 10,28 16,07

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,31 0,64 1,40

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,55 1,19 2,41

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,14 0,42 1,64

TYT Fen 20 0 2 -0,50 -3 1,00 2,25 5,45

Toplam: 120 29 21 23,75 20 38,76 46,06 57,33

TYT Türkçe EbEAc Db b EACEDceADAdCebDAEBCbcCBBDcC c

Cevap Anahtarı B EDEABDDAEEBEACEDDAADACCBEDAEBCEDCBBDECEA

TYT Sosyal    cebAce      B DEA     

Cevap Anahtarı B CBEDACABBECACACBADEABCBBE

TYT Matematik d     D                                 

Cevap Anahtarı B CCDCEBDAEEEAEDEDDBCECDDCACDDCBBBBCDCCBAB

TYT Fen   e         a       

Cevap Anahtarı B CCDECDCDBECABEABEDEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 0 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 3 3 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 2 0 2 0
Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 6 3 3 50
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti'nin yönetim ve toplum yapısını açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 0 0
20. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti'nin siyasi, sosyal ve ekonomik durumunu analiz eder. 1 0 0 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Türkiye'de Su Kaynakları 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 2 2 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Üslü ifadeler 2 0 1 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARISIYOR TYT 0

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SİMGE YALINCA 0 -MB

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
240,568 308,730 17 33 115 115 13901

Puanı Hesaplanan: 45 128 128 16821

Katılımlar: 25 45 128 128 17220

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 11 20,25 51 22,73 24,83 26,13

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 1,16 0,96 1,40

Coğrafya-1 5 0 3 -0,75 -15 1,32 1,47 1,70

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,02 2,19 2,84

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,02 4,08 3,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 6 7,50 38 8,52 8,70 9,68

Matematik-1 30 5 0 5,00 17 6,26 9,54 14,00

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,25 0,74 2,07

TYT Matematik 40 5 0 5,00 13 6,51 10,28 16,07

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,31 0,64 1,40

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,55 1,19 2,41

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,14 0,42 1,64

TYT Fen 20 1 1 0,75 4 1,00 2,25 5,45

Toplam: 120 38 18 33,50 28 38,76 46,06 57,33

TYT Türkçe eDE EAB  dE eEACEDDA DAdCBEeA cbEDbBcaEb

Cevap Anahtarı A ADEDEABDEAEEBEACEDDAADACCBEDAEBCEDCBBDEC

TYT Sosyal cc  Ed  baCA bCAEBAD     

Cevap Anahtarı A DACBEBECABCACACAEBADEBBCB

TYT Matematik AD C         A        C                 

Cevap Anahtarı A ADCCDCEBCBEEEAEDEDDBCECDDCACDDBABBBCDCCB

TYT Fen        B           a

Cevap Anahtarı A CDCCDECBEDBECACEABED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 0 67
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 3 2 1 67
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Paragrafın Konusu 6 4 2 67
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 1 2 25
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 4 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti'nin yönetim ve toplum yapısını açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 0 0
20. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti'nin siyasi, sosyal ve ekonomik durumunu analiz eder. 1 0 0 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Türkiye'de Su Kaynakları 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 2 2 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Üslü ifadeler 2 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARISIYOR TYT 0

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SUDE AKŞİT 0 -MB

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
181,213 308,730 24 44 127 127 16262

Puanı Hesaplanan: 45 128 128 16821

Katılımlar: 25 45 128 128 17220

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 13 27 6,25 16 22,73 24,83 26,13

Tarih-1 5 0 4 -1,00 -20 1,16 0,96 1,40

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,32 1,47 1,70

Felsefe 5 1 1 0,75 15 2,02 2,19 2,84

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 4,02 4,08 3,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 4 10 1,50 8 8,52 8,70 9,68

Matematik-1 30 6 3 5,25 18 6,26 9,54 14,00

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,25 0,74 2,07

TYT Matematik 40 6 3 5,25 13 6,51 10,28 16,07

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 0,31 0,64 1,40

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,55 1,19 2,41

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,14 0,42 1,64

TYT Fen 20 1 3 0,25 1 1,00 2,25 5,45

Toplam: 120 24 43 13,25 11 38,76 46,06 57,33

TYT Türkçe cbcAceDbcbdEeedDDAbecdbdbcdccCbDCBeDcCEc

Cevap Anahtarı B EDEABDDAEEBEACEDDAADACCBEDAEBCEDCBBDECEA

TYT Sosyal da cdbAc d e A  bDEe     

Cevap Anahtarı B CBEDACABBECACACBADEABCBBE

TYT Matematik CC  b DA   A        C     b  a          

Cevap Anahtarı B CCDCEBDAEEEAEDEDDBCECDDCACDDCBBBBCDCCBAB

TYT Fen   cd        B  a    

Cevap Anahtarı B CCDECDCDBECABEABEDEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 0 3 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 3 1 2 33
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 1 2 33
Paragrafın Konusu 6 2 4 33
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 1 3 25
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti'nin yönetim ve toplum yapısını açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 1 0
20. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti'nin siyasi, sosyal ve ekonomik durumunu analiz eder. 1 0 1 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0
Türkiye'de Su Kaynakları 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 2 1 1 50
Din ve İslam 1 0 0 0
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Üslü ifadeler 2 1 0 50
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Su Dalgaları 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARISIYOR TYT 0

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF GÜRBÜZ 0 -MB

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
248,905 308,730 15 31 113 113 13368

Puanı Hesaplanan: 45 128 128 16821

Katılımlar: 25 45 128 128 17220

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 12 20,00 50 22,73 24,83 26,13

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,16 0,96 1,40

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,32 1,47 1,70

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,02 2,19 2,84

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,02 4,08 3,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 8 8,00 40 8,52 8,70 9,68

Matematik-1 30 9 5 7,75 26 6,26 9,54 14,00

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 0,25 0,74 2,07

TYT Matematik 40 9 6 7,50 19 6,51 10,28 16,07

Fizik 7 1 1 0,75 11 0,31 0,64 1,40

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,55 1,19 2,41

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,14 0,42 1,64

TYT Fen 20 1 1 0,75 4 1,00 2,25 5,45

Toplam: 120 43 27 36,25 30 38,76 46,06 57,33

TYT Türkçe EaEAB Dbaba c EDDAADAdCBEcAEBdEedBBDEd  

Cevap Anahtarı B EDEABDDAEEBEACEDDAADACCBEDAEBCEDCBBDECEA

TYT Sosyal eeEDcaAdB  AeAbBADbA     

Cevap Anahtarı B CBEDACABBECACACBADEABCBBE

TYT Matematik CCb E DbE    bbDD   d DC      a         

Cevap Anahtarı B CCDCEBDAEEEAEDEDDBCECDDCACDDCBBBBCDCCBAB

TYT Fen   cE                

Cevap Anahtarı B CCDECDCDBECABEABEDEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
Anlatım Teknikleri 1 0 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 3 2 1 67
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 6 5 1 83
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti'nin yönetim ve toplum yapısını açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 1 0
20. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti'nin siyasi, sosyal ve ekonomik durumunu analiz eder. 1 0 1 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100
Türkiye'de Su Kaynakları 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 2 1 1 50
Din ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Üslü ifadeler 2 1 1 50
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 1 1 50
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 1 1 50
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 1 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Su Dalgaları 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
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