
ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - PUAN SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

Kütahya TAVŞANLI HALK EĞITIM MERKEZI TYT KURUMSAL DENEME 2 10375 356 185 70

Ortalamalar
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER TEMEL MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
Genel Ortalama 25.25 10.48 22.63 9.67 5.96 8.18 14.33 4.13 13.30 6.33 4.08 5.30 55.58 24.65 49.42 264.432

İl Ortalaması 26.60 9.82 24.14 10.63 6.07 9.11 15.73 3.88 14.76 6.61 3.87 5.64 59.57 23.65 53.66 278.538
Okul Ortalaması 26.59 10.13 24.05 10.47 6.29 8.90 13.80 3.60 12.90 6.44 3.13 5.66 57.30 23.14 51.51 271.453

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER TEMEL MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra
1 0 - RIDVAN DEMİR 0 / A 35 3 34.25 18 2 17.50 35 1 34.75 17 1 16.75 105.00 7.00 103.25 444.150 85 1 1 1
2 0 - AMİNE ÖZTÜRK 0 / 0 36 3 35.25 16 2 15.50 33 2 32.50 18 1 17.75 103.00 8.00 101.00 436.625 143 4 4 2
3 0 - AEYZA GÜN 0 / B 35 5 33.75 16 4 15.00 34 6 32.50 14 4 13.00 99.00 19.00 94.25 413.825 409 14 14 3
4 0 - ŞULE YILMAZ 0 / A 35 5 33.75 14 5 12.75 34 3 33.25 15 4 14.00 98.00 17.00 93.75 412.050 438 17 17 4
5 0 - MR KAHRAMAN 0 / A 33 7 31.25 15 4 14.00 30 2 29.50 19 1 18.75 97.00 14.00 93.50 411.825 446 18 18 5
6 0 - İREM SARI 0 / A 32 8 30.00 11 8 9.00 37 3 36.25 16 4 15.00 96.00 23.00 90.25 400.225 643 28 28 6
7 0 - SALİHA BAYRAM 0 / A 35 5 33.75 14 5 12.75 32 3 31.25 13 6 11.50 94.00 19.00 89.25 396.950 702 33 33 7
8 0 - BEYZA İLİK 0 / A 30 9 27.75 13 5 11.75 31 2 30.50 14 5 12.75 88.00 21.00 82.75 375.525 1201 50 50 8
9 0 - ERVA 0 / 0 31 9 28.75 9 9 6.75 34 4 33.00 12 8 10.00 86.00 30.00 78.50 360.725 1568 61 61 9

10 0 - EMİNE SİVRİKAYA 0 / A 27 13 23.75 10 8 8.00 33 7 31.25 16 4 15.00 86.00 32.00 78.00 359.700 1597 65 65 10
11 0 - SERDAR BAHADIR 0 / A 31 7 29.25 16 3 15.25 25 1 24.75 8 2 7.50 80.00 13.00 76.75 355.550 1710 69 69 11
12 302 - EFEKAN DEMİR 0 / B 33 7 31.25 12 6 10.50 24 6 22.50 12 3 11.25 81.00 22.00 75.50 351.325 1858 75 74 12
13 0 - SILA CELİK 0 / 0 35 3 34.25 14 4 13.00 17 2 16.50 12 5 10.75 78.00 14.00 74.50 348.225 1962 78 76 13
14 0 - SÜMEYYE E 0 / A 29 5 27.75 7 7 5.25 25 2 24.50 17 3 16.25 78.00 17.00 73.75 345.525 2037 81 79 14
15 0 - EMİNE KİRMAN 0 / A 33 7 31.25 16 4 15.00 18 0 18.00 10 3 9.25 77.00 14.00 73.50 344.975 2064 84 81 15
16 0 - ABC 0 / 0 29 8 27.00 10 6 8.50 26 7 24.25 12 2 11.50 77.00 23.00 71.25 337.125 2302 90 87 16
17 0 - OĞUZ KARAGÜVEN 0 / A 34 5 32.75 15 3 14.25 13 2 12.50 13 7 11.25 75.00 17.00 70.75 336.025 2352 92 89 17
18 0 - SEVAL 0 / A 29 10 26.50 11 7 9.25 28 8 26.00 11 8 9.00 79.00 33.00 70.75 335.300 2374 94 90 18
19 0 - RABİA AÇIKGÖZ 0 / A 32 8 30.00 13 5 11.75 22 8 20.00 10 9 7.75 77.00 30.00 69.50 331.300 2454 96 92 19
20 0 - SEHER SAVAŞ 0 / A 34 6 32.50 7 11 4.25 18 0 18.00 15 4 14.00 74.00 21.00 68.75 328.700 2545 99 95 20
21 0 - B 0 / 0 31 9 28.75 11 8 9.00 24 9 21.75 10 9 7.75 76.00 35.00 67.25 323.600 2713 106 101 21
22 0 - YASİN GÜDER 0 / A 25 14 21.50 9 7 7.25 26 3 25.25 13 5 11.75 73.00 29.00 65.75 318.875 2887 108 103 22
23 0 - AHMET ÇAKIR 0 / A 27 10 24.50 16 4 15.00 22 4 21.00 6 4 5.00 71.00 22.00 65.50 318.150 2905 109 104 23
24 0 - HACER SUDE YAŞAR 0 / A 32 8 30.00 8 4 7.00 17 3 16.25 12 1 11.75 69.00 16.00 65.00 316.375 2967 113 107 24
25 0 - DİLA TOPATAN 0 / A 31 8 29.00 11 7 9.25 19 6 17.50 11 7 9.25 72.00 28.00 65.00 316.350 2968 114 108 25
26 0 - SALİHA ÇOBAN 0 / A 30 9 27.75 10 6 8.50 19 2 18.50 5 3 4.25 64.00 20.00 59.00 295.975 3681 138 120 26
27 0 - RABİA B 0 / A 29 10 26.50 6 2 5.50 18 4 17.00 11 5 9.75 64.00 21.00 58.75 295.400 3699 139 121 27
28 0 - NALAN 0 / 0 32 4 31.00 12 4 11.00 14 4 13.00 4 5 2.75 62.00 17.00 57.75 291.950 3834 143 123 28
29 0 - ESRA AÇIKGÖZ 0 / A 31 9 28.75 9 9 6.75 14 3 13.25 10 7 8.25 64.00 28.00 57.00 289.600 3914 146 124 29
30 0 - HATİCE BAŞKURT 0 / 0 28 8 26.00 10 8 8.00 15 3 14.25 10 6 8.50 63.00 25.00 56.75 288.925 3938 147 125 30
31 0 - AHMET OK 0 / A 29 9 26.75 12 7 10.25 16 7 14.25 6 4 5.00 63.00 27.00 56.25 287.150 4001 148 126 31
32 0 - RANA GÜRSOY 0 / 0 29 11 26.25 12 8 10.00 15 1 14.75 4 0 4.00 60.00 20.00 55.00 282.900 4160 152 127 32
33 0 - NEHİR 0 / B 27 12 24.00 12 6 10.50 17 2 16.50 0 0 0.00 56.00 20.00 51.00 269.350 4679 169 134 33
34 0 - BENGİ ÖZBÖRÜ 0 / B 31 8 29.00 9 6 7.50 15 4 14.00 0 0 0.00 55.00 18.00 50.50 267.400 4756 174 137 34
35 0 - SÜMEYYE T 0 / B 27 12 24.00 12 6 10.50 12 3 11.25 6 6 4.50 57.00 27.00 50.25 267.325 4758 175 138 35
36 0 - RABİA YAVUZ 0 / B 29 11 26.25 12 6 10.50 9 3 8.25 6 5 4.75 56.00 25.00 49.75 265.700 4818 177 140 36
37 0 - DİLAY AKIN 0 / B 31 9 28.75 14 6 12.50 9 5 7.75 0 0 0.00 54.00 20.00 49.00 262.950 4932 183 142 37
38 0 - AYŞE YILDIRIM 0 / A 30 10 27.50 12 5 10.75 2 2 1.50 9 6 7.50 53.00 23.00 47.25 257.750 5166 190 144 38
39 0 - EFE CENGİZ 0 / 0 31 9 28.75 12 7 10.25 8 1 7.75 0 0 0.00 51.00 17.00 46.75 255.300 5265 192 145 39
40 0 - NAİM TOMAZ 0 / A 27 13 23.75 12 7 10.25 3 7 1.25 9 6 7.50 51.00 33.00 42.75 242.850 5838 218 149 40
41 0 - MERT A 0 / A 22 15 18.25 11 7 9.25 11 8 9.00 7 10 4.50 51.00 40.00 41.00 236.675 6137 237 150 41
42 0 - AFRA DEMİR 0 / A 19 7 17.25 3 4 2.00 19 5 17.75 4 4 3.00 45.00 20.00 40.00 232.500 6344 248 151 42
43 0 - SILA YÜCELEN 0 / B 31 7 29.25 10 9 7.75 3 1 2.75 1 6 -0.50 45.00 23.00 39.25 230.250 6462 250 152 43
44 0 - MEHMET BİLİR 0 / B 27 8 25.00 11 2 10.50 2 1 1.75 0 0 0.00 40.00 11.00 37.25 223.975 6764 260 153 44
45 0 - ZEHRA İREP 0 / A 23 14 19.50 8 6 6.50 5 4 4.00 8 4 7.00 44.00 28.00 37.00 223.450 6795 261 154 45
46 0 - AZRA OY * 0 / B 26 10 23.50 10 6 8.50 2 5 0.75 3 0 3.00 41.00 21.00 35.75 219.125 7017 269 156 46
47 0 - BUSE NUR SEFER 0 / B 23 16 19.00 8 8 6.00 8 3 7.25 4 5 2.75 43.00 32.00 35.00 216.375 7151 281 158 47
48 0 - AYŞENUR AYDIN 0 / 0 29 9 26.75 9 8 7.00 0 4 -1.00 2 5 0.75 40.00 26.00 33.50 211.325 7399 288 159 48
49 0 - CEYDA ÇAM 0 / 0 26 14 22.50 11 8 9.00 2 4 1.00 3 9 0.75 42.00 35.00 33.25 210.700 7435 291 161 49
50 10 - SNEIJDER 0 / A 18 6 16.50 10 5 8.75 9 5 7.75 0 1 -0.25 37.00 17.00 32.75 208.925 7522 294 162 50
51 0 - EBRAR KABA 0 / B 24 13 20.75 7 8 5.00 4 0 4.00 3 0 3.00 38.00 21.00 32.75 208.875 7527 295 163 51
52 0 - EMİNE AYVAZ 0 / B 25 12 22.00 10 7 8.25 3 3 2.25 0 0 0.00 38.00 22.00 32.50 208.075 7570 296 164 52
53 0 - EDA ZEHRA 0 / B 22 15 18.25 9 7 7.25 8 8 6.00 0 0 0.00 39.00 30.00 31.50 204.675 7729 302 165 53
54 0 - MUSTAFA KOÇ 0 / 0 24 14 20.50 11 9 8.75 3 5 1.75 0 0 0.00 38.00 28.00 31.00 203.175 7802 307 166 54
55 0 - MERVE T 0 / 0 18 12 15.00 7 10 4.50 7 4 6.00 6 4 5.00 38.00 30.00 30.50 201.600 7883 309 167 55
56 0 - AYBKN 0 / 0 20 10 17.50 5 7 3.25 10 1 9.75 0 0 0.00 35.00 18.00 30.50 200.975 7908 310 168 56
57 0 - ŞENAY AYDIN 0 / 0 20 4 19.00 11 4 10.00 1 0 1.00 0 0 0.00 32.00 8.00 30.00 200.000 7960 312 169 57
58 0 - FADİME 0 / B 22 15 18.25 11 9 8.75 4 6 2.50 0 0 0.00 37.00 30.00 29.50 198.225 8024 314 170 58
59 0 - DUYGU ÇAM 0 / 0 22 16 18.00 11 9 8.75 0 0 0.00 0 0 0.00 33.00 25.00 26.75 189.150 8391 324 172 59
60 0 - Ş E 0 / B 19 17 14.75 8 11 5.25 6 9 3.75 4 6 2.50 37.00 43.00 26.25 187.400 8455 326 173 60
61 0 - KARAMAN HALİL 0 / B 17 18 12.50 11 6 9.50 2 2 1.50 0 0 0.00 30.00 26.00 23.50 178.500 8781 332 174 61
62 0 - RUM Ç 0 / 0 19 12 16.00 8 8 6.00 2 5 0.75 0 0 0.00 29.00 25.00 22.75 175.675 8878 333 175 62
63 0 - MEL İ * 0 / 0 20 14 16.50 6 6 4.50 2 4 1.00 0 0 0.00 28.00 24.00 22.00 173.050 8956 335 176 63
64 0 - AYŞE ÖZYURT 0 / B 17 14 13.50 9 7 7.25 1 1 0.75 0 0 0.00 27.00 22.00 21.50 171.675 8997 336 177 64
65 0 - RECEP KARAKIR 0 / B 20 17 15.75 7 6 5.50 0 0 0.00 0 0 0.00 27.00 23.00 21.25 170.675 9029 337 178 65
66 0 - AYŞENUR YUMUŞAK 0 / 0 16 15 12.25 6 8 4.00 4 3 3.25 0 1 -0.25 26.00 27.00 19.25 163.900 9201 339 180 66
67 0 - GİZEM KARATAŞ 0 / 0 16 12 13.00 6 5 4.75 1 0 1.00 0 0 0.00 23.00 17.00 18.75 162.350 9253 340 181 67
68 0 - TUĞÇE KARADUMAN 0 / B 18 19 13.25 7 9 4.75 1 7 -0.75 0 0 0.00 26.00 35.00 17.25 157.400 9377 344 182 68
69 0 - FURKAN SALKIMCI 0 / B 13 17 8.75 9 6 7.50 3 8 1.00 0 1 -0.25 25.00 32.00 17.00 156.825 9386 345 183 69
70 0 - AYSEL GÜLMEZ 0 / B 10 11 7.25 5 4 4.00 0 1 -0.25 0 0 0.00 15.00 16.00 11.00 136.700 9755 349 184 70


